
SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,415 256,470 55 63 84 181 1648

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 70 17 65,75 55 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEDacBECdCDDCb DACAcBCaDcAECEDEBCcC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  E cC  eAeDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB  dBDDC eED c  B AD         B      C 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEcD ADCB EC Aa Cb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,405 256,470 158 178 270 889 7759

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 42 24 36,00 30 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEcCBeCBECDd DE CAAcCDEacBEAbcEBDCEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dee b  e dEDcaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik aE E   D  EC   a          c b B  aB     

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,533 256,470 180 204 325 1241 11372

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,47 9,31 7,48

Toplam: 120 28 18 23,50 20 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEbd        CDdCCA DCaaEcBE CAEBaCEdb

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d d c  eDddaBcCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,568 256,470 121 138 201 606 5228

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 53 30 45,50 38 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEcCBbCBECDACDECCAAeCbEEDeEbC EBDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal daCDceacedEDBaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcC a dD  EC  a  B   abcedE  D   a      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen   E    a      c B bC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 3 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,995 256,470 137 154 224 700 6139

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 48 25 41,75 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe eE C aCBeCdECDACDE CAADCDdEcBE bAbBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal c C   C  dE dD AaacD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   d dD    AE  cB               a      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen a EDD  DCAcecEcdB Cb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 0 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,015 256,470 174 198 315 1155 10401

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 33 25 26,75 22 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe caA EeC   BEb eCDECaeAeCDaEcBEbbbcBDCEec

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal   b a    dEDB eAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  E     e C                            

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen   c D  aC     A   CC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,705 256,470 18 20 23 34 363

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 87 19 82,25 69 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEDDeBECeCDDCE ecCAaBCEadAECEDEa    

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal aEDcCCDDdDDECcDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBEBCBDDCAAE EDdEBDAcDEDD  DA B BE CB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen bDDEADDAaCBcECaAD CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,878 256,470 183 207 332 1324 12337

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 9,47 9,31 7,48

Toplam: 120 21 8 19,00 16 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe caCECEa      C aCECecCAcBCEDEAECEDE     

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal          e               

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,893 256,470 26 30 35 54 641

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 82 19 77,25 64 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe abACEDCBcCBECDACDECCAADCDaEDBEbC EBDCbCc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d eDc  e dEDBaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE  BBCDDAECAEDDDBBEDD DAC D  BD b  eC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDD  DCABeB ACBDCb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,018 256,470 129 146 213 663 5705

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 9 14 5,50 14 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 54 43 43,25 36 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEdCEabBcCeECDACDEbCecDCDEccBEdCdEB CE b

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EBeebcCD dEDBDCAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECbd bDcAdb  c  dB  bcD  cD   bd   aC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEaDbaa ecCB A eedC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,888 256,470 165 185 284 977 8508

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 38 18 33,50 28 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDbaBECdCDDCECDcCAcBabDcdECEDEBCaC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BdacCCe AeD    CaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   Bc                                    

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,858 256,470 53 61 82 176 1633

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 71 21 65,75 55 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCB  dECD CDECCeeeaDaEcBEAC EBeCECa

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C ceae AE BDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BEC B CDD ECAEDD B           DB Bb  BC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDeaDCAcCd ACBDbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,398 256,470 120 137 196 593 5075

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 53 29 45,75 38 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEeCBbbBECDAbDEaCeAeCDEccBEdCcEBDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C D bb dEaBDeACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bd  B  DD             E e          e    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DbEDDeaDadBCd AdB Cb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,293 256,470 87 101 136 381 3252

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 59 17 54,75 46 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEbCBbCBECDddDEbbAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C cDb  AEDBDCACEBc     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  EB CD  cC  D    E   DACED     ae     

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen a E    a           a

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,663 256,470 169 190 293 1020 8946

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 36 17 31,75 26 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe eEACE dB  BECDeCDEaC bDC EaDBE b  BD    

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal                AaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik c     CDD  C   c   d a                  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEE Dee Cd C    B eC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,588 256,470 32 37 43 73 853

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 79 19 74,25 62 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEbDBBECACDDCcCDACAcBCEDEeECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal adDDCCeDdeDECBDCacDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C BE   DDd     c EBDADDEa CED  B    e   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEAa ADCBcECBADCCb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,990 256,470 79 93 122 314 2721

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 61 13 57,75 48 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe eEACEaCBeCBECDdbD CCAADCDEEcBE C EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C c CD dEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE E   D e C a b                        

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDD  DCe  d A BDC 

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,073 256,470 17 19 22 33 356

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 87 19 82,25 69 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCbCEcDB dCACDDCaCD CADBCEaEbECdDEBecb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EacCCDDAecECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBEBC DDCA EDEDBEB ADDEDeCED  BB   CB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen bDDcADDADCBBECBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,868 256,470 92 106 143 406 3471

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 4 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 14 14,50 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 63 39 53,25 44 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEDC e  ECD CDECCAeDCDadDBEAbdEBDaEaD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E b e de AEbBDCAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECEBBbeDe  AEabDBcEe aDcCE dD  Bade C b

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen edEDD eabeBC EddeDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,918 256,470 182 206 331 1315 12211

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 27 30 19,50 16 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCB CdECb CDEaCbbeCbacDBEA         

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal a C D eaebdDcabAbaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc  e  D     a     b   c                

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen   d    a          bC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 0 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,665 256,470 19 21 24 35 364

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 87 18 82,50 69 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEDaB ECACDDCECeACADBCEDEbECEDEBCDbc

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDcCCDDAcD CBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C B B BDDCAAEDE c BDAD EDcCE   BedE CBd 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EaDEcD ADCBBECBADCCd

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,705 256,470 23 26 30 46 539

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 84 21 78,75 66 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCBDCBECDACDEaCeADCDaEcBEAb EBDCEea

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCacDdeDAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcCEBBCDDAECAEDDaBBEbDED     cB         

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADaCABCBEACBcCb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,230 256,470 40 48 64 111 1155

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 76 20 71,00 59 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEcCBaCBECDACDECCAADCDEdDBEbCAEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDDDaeDAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B C   CDeA CeEDbbBBED  D                

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEdDDbbaCAdCB cCBebC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,775 256,470 38 45 61 106 1137

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 77 24 71,00 59 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEaDdBECACDDCECDbCADBCEaEAECEDEaCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EacC D  DDdCBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBbBdBDcdAAE EaBE bdD         BBaE C C 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEeDceaCBBdCeADCCb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,678 256,470 71 84 111 269 2341

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 68 31 60,25 50 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEDaBBdCACaDCECDACAcBaaDcbECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ddeDC   deDECBaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEaEBCBDDC cEDEccEBbADDc       B  b C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen bDDcbDcADCd EC db CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,743 256,470 153 172 261 823 7136

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 31 38,25 32 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCB  dECDACDEaCeADCDEEDBEAbdEaDCEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dcCbcedecAdDBD ACa b     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik cadEdBe ab C d cD  b  cDAC        e     

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen               cC    

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇE VİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,828 256,470 8 10 12 15 189

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 91 16 87,00 73 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEcCB aBECD bDECCAADCDEEcBEde EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E CaD bbeAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECEBBCDDAECAEDDDcBEDDEDAaEb DB  a B C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADDCABCB ACBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,080 256,470 96 111 151 433 3660

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 56 13 52,75 44 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEDDBBECACDDCECDACAceCEDcAECEDEBbDbA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BEbDCCDDADaECBDaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   Bc dB  C   eE                B    C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,278 256,470 64 76 101 231 2064

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 66 15 62,25 52 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCBcC ECDACDE CbADCDaEcBEAC EBDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EBCDc Ce AEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE     DD ECA D  B E   De    e   b      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen D d D  Db  CBE  eDbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL RUVEYDA BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,463 256,470 114 130 178 536 4613

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 54 25 47,75 40 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe caACEaC  CcECDdCDECCbdDCbaEcBE C EBDCEbD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EeCaDD e AEDBaeACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc EBB DD EC aD      Db A     B         

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen a E D  D    dEe a aC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,640 256,470 56 64 85 183 1667

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 70 18 65,50 55 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AeCECEDbBdEaAeDDCdCD CADBCaDEeECEDEBCD  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cC   AeDECBcCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBEBCB DCAA D   EB A   D C    B B  C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  DDEbDb DeBdEC eb CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,875 256,470 47 55 74 143 1430

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 71 12 68,00 57 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCB CBECDdCDECCAADCDEEcBEAe cBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C c    A     ACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik  ECEB CDD  C ED  BBE DEaACE             

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDaA DCA CcE CBDdC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,543 256,470 144 162 238 739 6368

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 48 29 40,75 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe eEACEDC   BEaD CDE CeAeCDbdcBEAb EaeCECe

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaCDc de eEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  EB d  d C EDD       D           d    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen addDDc  Cecdc e   CC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,948 256,470 97 112 152 434 3667

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 3 19,25 48 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 55 12 52,00 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  EACEbCB C EC ACDE CA DC EccBE          

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C cc   AEDB CA aBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  EBBCDD EC     B       C   b D  BeBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen D EDDc Da  CBEA eD C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,953 256,470 78 91 120 303 2616

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 64 22 58,50 49 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEbCBDCBECDACDE CAAD aEdDBEAbAEBDCEC 

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d CDcD e AaDB aAaE D     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE  BBCDD  CAabDcB     DbC   c   a eBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen D ED  aD A bB  Cd Ca

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,155 256,470 119 136 195 589 5023

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 53 28 46,00 38 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe d CbCEDb BcCACDDCEaDACeDBCEaEAEbEcEBbD  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d c  a AcDECB aaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBc CBeb  db E  EB AD   D              

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE D dDbdc e dDdCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,708 256,470 162 182 274 908 7929

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,83 25,36 21,03

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 38 10 35,50 30 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  EACEaCB  BECDbCDECCAADCDacbBEACcEBeCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Matematik B  E    D                               

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEc    a      cCB  C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,083 256,470 98 114 154 441 3731

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 20 52,00 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEaeB ECAeaDCECDcCAcBCaDa ECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dacC   d DE BDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBc  B  CA   E  E Db                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDc a ADC BEeB eCCb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ AN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,218 256,470 147 165 247 770 6649

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 42 9 39,75 33 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  BCECEa B E dCDDCE  ACADeCcb AECE EB    

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDc   D e ECB   BDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EB  C DDCA E     B  D  D d             

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,880 256,470 115 131 182 548 4658

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 51 13 47,75 40 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEa BBECACDDCECeACbaBCED  ECEDEeCb  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  da    eADDEaB CEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B    DD   E     B                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDD  D bDC   eB    a

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERENNUR KABAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,683 256,470 108 124 169 495 4226

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 56 26 49,50 41 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CEC a BB CdCDDCE eAdAcBCEbEbECEDEBbDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDDCC bAcDECBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   BcB B D A EDE  E cAc    C       b     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EaDE    aCBcE accdbb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,103 256,470 63 75 98 223 2030

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 69 27 62,25 52 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEaCBaCBECeAeDE aebDCDEcDBEbCcaBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaCac  D AEDBDeACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc   BCbDAECAa D BBEb  DACED a   bB     

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEE D aaC aCBEAba CC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,730 256,470 27 31 36 56 644

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 80 10 77,50 65 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDDBBECeCDDCECDACADBCEDEbECEDEBCDbA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BEbDC  DAeaECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBc CBDDCAAEDED E DADDE  CED  B B      

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    E    D     BcD CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,558 256,470 45 53 72 137 1400

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 75 28 68,00 57 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDDBaEddCDDCECDcCAbBCEDcAECdDEBbab 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BdDceCD AeaECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB  a DDCA E E aEBDAD ba CEe cBBBc CB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDceD ADCBcEe AD CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,720 256,470 149 167 250 789 6772

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 47 31 39,25 33 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CECEaDBBEaedDDCECccCAcBCEaEdECED BCc  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dac db AeDECc CaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik      d      E Ecc Be a E  C             

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen baDE DebD cB e ccCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,803 256,470 130 147 214 664 5721

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 50 26 43,50 36 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEaCBDCdECDeCDECCbADCDEEDBEAbdEBeCEbD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C be c AEaBDCACaBe     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   e  D   C   a        A        d      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEED  Dea c B da  db

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,448 256,470 105 121 162 475 4043

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 26 50,50 42 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ccCEdEc  dEadCDDCECcACAbBCEDEAECEDaBCDeA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal adDDCCeDAebECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBE CBDDCAb aE  E                      

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen aDDEeb eaC     c  b 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAH YA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,973 256,470 133 150 220 683 5963

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 52 39 42,25 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACE CBaCeEeDACDE C ADCbEcaBEbe EBDCEba

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d baDeCebAbDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik eb  BBdDD a   ba        ba e eB B dB    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen  bdDDebDCAdCcEcCe aC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,695 256,470 51 59 79 160 1576

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 71 18 66,50 55 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CE Ea BBEdACDDCECDACAcBCEaEAECEeEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDc e eA DECBDCacDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B   BDDC A DdbBEBDAD cD           CB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDceDDAaCB  CBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,770 256,470 13 15 17 23 290

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 88 16 84,00 70 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDDBBECeCDDCECDACADBCEbEbECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDc C  dDDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBE CBDDCAAE  bBEBDAacc cCE A BB E CB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEbD ADCBeECacDCbC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,170 256,470 75 88 116 288 2519

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 62 12 59,00 49 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe daCECE    E ACDDCECDACADdCEDEeECEDEBCD  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d c    dDaEeB aEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C Bc CBDDCA               CE            

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EbDEAD ADCB  CBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,278 256,470 69 81 107 246 2166

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 67 22 61,50 51 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECED BdECeCDDCEeDACADBCabEAECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal adDcCCDDADDEaBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB  ddDDCd E      bADDE  C             

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEeD  aCB  CeAD eb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ BEYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,518 256,470 150 168 251 791 6789

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 48 37 38,75 32 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe abACEDCd adEeDeCbE C AaCbaEcBEeC aB Cdec

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal daC c  e b DBabACaBe     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik ec EB bDDA C EDD B E   DA     B B       

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen aEEbDb DCbc dEc BDaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,968 256,470 124 141 205 620 5359

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 49 16 45,00 38 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEDCBaCBECDdCDECCAcDCDEEcBEdC cBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E CDcDbDadEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B      D   C a           e       a     b

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,643 256,470 24 27 31 47 541

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 84 21 78,75 66 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDDBdEdACDDCECeACADBCEbEbECED BCcC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal adaDCd adeDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBEBdBDDCAAEbE BEBDAD cDcCED    BE C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen bDDE DDADaBB CBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,425 256,470 85 99 133 357 3080

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 63 30 55,50 46 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCEdEaeBBECACbDCECDcCADBCaDEAECEcEBeDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BEacbCaeAeDECBDeaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B  CaDDCA ED ea cbADD    ED  B  a     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen Ea E  D D BcE BeadCa

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,768 256,470 73 86 113 274 2391

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 63 13 59,75 50 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEDCBeCdECDACDE CAeDC Ec BE    BDC   

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dcC c  e AEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE E B DD ECA  a B E DE     AD          

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen D ED   DC aCBEbd DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 0 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,230 256,470 43 51 69 134 1381

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 74 23 68,25 57 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEDDBBEaACDDCcCeACAcdCaDcdECEeEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cCCD deDECBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBcBCBDDC AEDE B BDAa d DC             

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEecDbDCBB CBADCCd

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,760 256,470 22 25 29 44 516

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 84 19 79,25 66 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEcCBcC ECDACDECCAADCDEEcdEACcEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C ceCeDAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE EBBCDDeECAEDe B cDaEDACE  DB     Bd  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDDA DCAaCB cdBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,935 256,470 67 79 105 243 2125

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 67 20 62,00 52 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEaCB CBECDACDE CAADCDEEDBEb AEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C DaCa AEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  d  CDDbECA Dbb Bc  a eCcD  B    e    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DbcD  bDC   d c  DbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,283 256,470 116 132 184 551 4702

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 53 22 47,50 40 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEcb BE cCDbbECDACbcBCEDEAECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  E c    deDEC DaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B B BbDCAA  E   B A           a E     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  a Ecb baCd   BA  CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,008 256,470 127 144 211 646 5598

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 49 21 43,75 36 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCB CdECDdCDECeAAeCDEEcBEdbd B CEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C D  c Ad BDeACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B     CD       a   E   c         a      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen D ED  aabA Cd   B aC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,980 256,470 131 148 216 676 5887

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 50 28 43,00 36 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEccBBECdCDDCECDACAcdCaDEbECEDEaCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal aEbcCb  dcaEacDeaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBa bBDDab   E a BeAD          B b     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    E    a        e  

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,940 256,470 90 104 140 391 3338

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 60 25 53,75 45 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEcCB  eECD CDECCAe CbbacBEbb EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d CDcD eedabBDeAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik aE    CDD  C     Bc   EDAC D     aB    C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEED ADaC BCB ACaDC 

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,113 256,470 62 74 97 222 2029

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 67 19 62,25 52 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaC DaBECDdCDECCceeaDEEcBEAbdEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EBCDc  DcAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   B CDD  C  D  B     DACED      d     

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDDAbDCbBCBd     C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,570 256,470 170 192 296 1034 9150

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 37 24 31,00 26 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cbdCEeC   dECD CcE CAADCDbEcBE b  a CEee

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCac  c AbDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc E   DD        B                      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen add D  ae B         

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,088 256,470 76 89 117 290 2525

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 64 20 59,00 49 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECED  cECACDDCE DACAcBCEbEAECdDEBCcb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal dd cCCD A DEaBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   BcBCBDDCA E E   Bbd           e   C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE Da DCB ECad  CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,643 256,470 103 119 160 466 3956

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 59 33 50,75 42 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ccCECEb BBEC CDDbE ecCAeBCEDEdECEDaaCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BdDDCCDDdeaEbBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CE c dacDCAeEeED  BDbD                  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen dDDEeD eaCBcaCeA bCb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,263 256,470 7 9 11 14 186

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 90 11 87,25 73 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEcCBDCBECDACDEaCAAeCDEEcBEbb EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E CDDDeeDAEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECEBBCDDAECA D  BB  D        B  EBBBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDeDDCABCBEACcDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,195 256,470 110 126 171 501 4272

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 56 27 49,25 41 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEcC eC EdDdCDEbCAAeCDaEcdEAC bBeCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal daCDcDdeedEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc E  CDD  C    a  EDa        B  c      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen Dbd D DDd BCB    DaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKBASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,873 256,470 166 186 285 978 8511

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 39 23 33,25 28 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEa   E  eDDCECcACAcBCaDdAECE EB    

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d b    A DEbB Ca DA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B  dd De e      e b                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen d  E DbeDCdB ed  CC 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,250 256,470 14 16 18 25 302

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 7 1,25 13 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 30 10 27,50 69 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 91 29 83,75 70 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEaDBBECACDDCEdDACAcBCEDEbECEDEBCDCb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BdacCCDeeeDEeBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CaBcBCBDDCAAEDEaBEBDADDEDDCEDAaBaeEaedCa

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDcEADbAaCBBECaADdCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,028 256,470 122 139 202 612 5273

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 52 28 45,00 38 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCbCEa BBEdACDDCECecCADBCabaAECEeEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ad D    Ae EdBaaEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   Bc C  aC A  Ee  BDA                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  aDEeDeADCccEe A eCa

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESR  EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,193 256,470 141 159 234 730 6307

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 48 27 41,25 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEbe  dBECD CDECCAADCDEaDBEAb EBDCEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C b     EDBaCAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc aBBC c  C E   ee  ca d     da a      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen acEDD   e  eB      C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESR  EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,193 256,470 141 159 234 730 6307

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 48 27 41,25 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEbe  dBECD CDECCAADCDEaDBEAb EBDCEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C b     EDBaCAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc aBBC c  C E   ee  ca d     da a      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen acEDD   e  eB      C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,713 256,470 171 194 303 1073 9554

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 37 28 30,00 25 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe abedE CdDCBEeDA DdCCbcaCDaEcBEACbEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCacDCDDd     AaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik e                     E A     B ea      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen   d    a  c   ded   

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,828 256,470 58 68 89 197 1795

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 72 31 64,25 54 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDeBdEadCDDCE eACAcBCEDEAECEcEaCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d bCe DAeDEC DaEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EaEBCBDDCA EDEb EBcADDcaeCE  DB  a CB e

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE beAabBc CBeDebb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,108 256,470 132 149 219 680 5948

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 45 11 42,25 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCbCEc      CDDbE   CAaBCE E ECEDEBC C 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d DC          Ca DA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EB  CBDDC  E       AD b  C D           

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen bDDE    aC       bCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,175 256,470 66 78 104 241 2116

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 67 20 62,00 52 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDbBBECACDDCECecCADBCEDEbECEDEBCDbA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDbCdeDAeDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  cB BbBDD A ED   EBbca E   E   B  c     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen Ee c D eDC       bC 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,083 256,470 74 87 115 284 2476

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 66 27 59,25 49 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCdcCdECDACDECCAbeCDEEceEbC EBcCEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaC ceCbDAE BDCAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc E cbDD EC EDD B Ea  DA    D   b      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen eEEDccaDCAaC  AC DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN DOKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,835 256,470 52 60 81 170 1605

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 72 23 66,25 55 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCB CBEeDACDdCCAADCbEcDBEAbdEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E CDc dbeAEacDeACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CE  dDD EC EDaaB E DEDAaE d           

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDA DCAdCB c aDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞAH ÜRKMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,873 256,470 173 196 306 1094 9736

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 33 15 29,25 24 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe dE C DC  CdEbDACD  C A CDEcDBd C  BD beD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d e DabbeeEDBD ACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik        e                A               

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen   E                 

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 0 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 2 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,153 256,470 94 108 147 418 3579

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 58 21 52,75 44 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCB CdECD bDEbCAAbaDEEDBE C aBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal deC D deedEaBDeACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   B CDDeEC E                          

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEE DAaae cCBEA  DCb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,728 256,470 138 155 226 705 6164

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 17 41,75 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEcCE CBDCBECDAdaECCAbDCDEcDBEdC cB CECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d CDceCD AEDB CACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik ac  B d      Ee               B      C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen                    a

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,425 256,470 3 4 6 8 127

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 95 17 90,75 76 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AeCECEaDBBEC CDDCE eACADBCaDEAECEDEBCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDcCCbeAbDECBaCEcDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBc CBDDCAAEDEcBEBDADDcDDCEDAeB BEBCB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEADecDCBaECBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,568 256,470 146 164 245 764 6619

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 24 40,00 33 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEbeBdEdACDDCECDACAcBCabEAECEccBCcC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal cdDcCbDDdbDECBaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EB     aC        B A                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    d    eC       Ca 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,678 256,470 65 77 102 237 2092

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 69 28 62,00 52 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCBDdBECDdCDECCAADCbEEcBEbC EBDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaCDc Ce dEDB CACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcCEd CDeeEC  Dc BBb   DA   bbBD   e    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDcDaC ceB ceBDaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,235 256,470 6 8 10 13 176

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 93 20 88,00 73 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCcbCBECDACDcCCAADCbEEDBEbCcEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaCaceCDDAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcC BBCDDAECAEDD BcEcDED CEDdcd  E eBC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADDCABbBEACBDdC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,008 256,470 101 117 158 463 3944

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 24 51,00 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AdCECEDe BEadeDcCECDbeADBCEaEdECEDEBCDCb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BEDDCb eAeaECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B    DDC    d   BDA   e         b     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  a EAD  DbB  CcdD Ca

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,893 256,470 95 109 149 422 3589

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 61 34 52,50 44 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEe  BEdeCDDbECeACAcdCbbEAECEaEBCeeA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal aE DCbDbAeaECcDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB  CBDDCA   a   BaAD E       BeB  C C 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen ED ceDaeaC cEaaAedCa

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,358 256,470 9 11 13 16 191

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 92 20 87,00 73 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  EACEaCBaCBEeDACDcCeAADCbEEDBEAbAEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal aBCDcDCDaAEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECbB bDDAECA D DB EDDdDbCEDADBD EBaBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEceDAaDCAcCBEACBDaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,205 256,470 11 13 15 21 253

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 90 20 85,00 71 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CbCEeDBBECACDDCECDbCADBCEaabECEDEBCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDDCd eAeDECBaCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C BEBCBDcCAAEDE BEBDcaDEDcCEDbDB  b CB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDcADDADCBcECBADCbb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,768 256,470 82 96 128 334 2830

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 62 19 57,25 48 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEcaBeCdECDACDECCAADCDEEcBEAC EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBeDcDCe AEDBaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B C  BCDD Ee   bc            eB   BeBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen a E    ee        DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNŞİRAH ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,505 256,470 113 129 177 532 4554

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 52 14 48,50 40 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEcCEaCB CBECD CDECCAADCDEEcBEAeAEBDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBC c CDeA DBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik  c EB  eD  C d Dc         ED            

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,583 256,470 134 151 221 686 6001

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 15 42,25 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEa e E  CaDCE D C cBCEDEAECEDEBCDbd

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDcC   d  ECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C  c    DC     c E e D                  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    E De    B      Ca

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,158 256,470 117 133 187 559 4778

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 50 12 47,00 39 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AeCECEa BdE  ecDCECDACADBaEDEbECEDEB    

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d      A D CBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B   BDD                      B        

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  DDE DbbDC   eB  CCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 0 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,333 256,470 15 17 19 26 318

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 4 4,00 40 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 89 22 83,50 70 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEDbBBECdCDDCECDACADBCEDEAECEDEaCDCd

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BEDcCCDeADDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBc CBDDCbAEDE   BDe  EDc Eb eBeBEaCcC 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEeDbeDCBcECBADdCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,573 256,470 109 125 170 496 4232

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 56 26 49,50 41 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AeCECEae eEa CDDCE DACAcBCabEAECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d c    dDDaCBca BDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB  dB DCAA  de E Dbb  D  E        C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen cDDdeD cD B  C eDCCd

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,190 256,470 106 122 163 476 4059

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 56 23 50,25 42 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECED    CdC DCECecCAcBCEDEbECdeEBCce 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  Eac    deDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEcEBdBD CAA aE   BDAD E                

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EeDE D bDCd  eB   b 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,955 256,470 167 187 286 986 8604

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 39 24 33,00 28 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCbCEb  BE cCDD ECDdCcbBCEDE ECE cBCcb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal adDDb   ADDEdBcCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B  CB  C                              

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  a d    abcd   e  Ca

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,698 256,470 54 62 83 178 1639

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 72 24 66,00 55 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCB CBECDACDECCAbDCDEdcBEbCcEBDCECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDcDCDDAEDBaCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc    CDD EC bDb B EDD D Ca  cab  d d  C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen aEED   aCc CBEA e dC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,400 256,470 41 49 66 116 1185

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 77 27 70,25 59 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cbACEaCB CdECDdCDECCAbDCaE cBEbCAEBeCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDcDCDDdEDBaC CaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc  B CDDAECA Dc BBE aEDAdbD DB  b  Be d

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDceDCAdCB ACBDaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,025 256,470 175 199 317 1166 10491

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 34 29 26,75 22 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEcD BE AdDbCddcAC cBCEbcbECEDEBCDe 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal cdacCb eceaECcDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  cBb     C       a                      

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen d  c  b             

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,720 256,470 157 176 267 871 7621

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 45 36 36,00 30 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe abACEeC c BECadbDdCCbeaCDaEcBEbb aBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EcCac decdEDBDCACE D     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B dE   D           E     b  A           

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDeea aceecEACebbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,575 256,470 60 71 94 209 1917

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 69 24 63,00 53 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEabBacCACDDCEa cCAcBCaDEbECEDEBC C 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dcDCCDeAeDdCBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   Bc C DDC  ED    BDAD  aaCE     B      

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDcAbbADCBcECdADCCe

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,383 256,470 39 47 63 110 1149

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 75 17 70,75 59 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECED B ECACDDCEbDcCAcBCEDaeECEDEBCbCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EbbCC DAeDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CE  BCB DCAAEDE BEB   Db        e       

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen bDDEeDabDCBB CBA CCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,245 256,470 160 180 272 901 7860

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 42 26 35,50 30 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe bcCECED  BE c DDCECDACAcBCaDEbECEDdBdcCb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  c ebCaeADDECBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik       B               a               d 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen ED ceDa      Ced  be

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,305 256,470 178 202 321 1207 11010

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 28 14 24,50 20 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe       C     C  CDE CbdDCb cDdE    BDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d      c AEbBeCACEcD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B     bD   C            b               

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen D   a  D            

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,603 256,470 80 94 124 319 2739

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 67 39 57,25 48 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCdDadEdDdCDdaCAAeCbEEDBEAeAaBDCEea

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EeCDcDaeDdaDBaaAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE dB CDDAECAdD aBa  cc A ED  BD bceB  C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDcbDCABCBEd d bC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,065 256,470 35 42 57 97 1059

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 77 21 71,75 60 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACE CB aBECDACDdaCAADCDEEDBEACcEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaCacDbe AEDBaeACaaD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc dB CDDAEC EeD BddDaEDbCE             

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDD  DCAcCBEACBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,170 256,470 159 179 271 892 7784

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 40 18 35,50 30 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEaC   BECDdCDEbC ADaDaEcBEb         

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E CDce e AEDBaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc     b   C       E   D                

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEc   eD  B       dC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,938 256,470 77 90 119 295 2573

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 64 23 58,25 49 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEaC   eECeeCDECCeADCbaEcBEdb  BDdECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal   b cD e dEDBDeACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CcB CDD ECAaDD B E  EDACE  D      BC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADaC BCB    c C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,293 256,470 140 158 233 727 6295

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 20 41,00 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECE    E   DDCEaDcCAcBCaaEb CEeEBCDbA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cC   AeaECc aaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB BCa DC A       DA      E            

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen ED E D  a  e      Cb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,538 256,470 12 14 16 22 267

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 89 19 84,25 70 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCcDCdECbACDECCAcDCbEcDBEeC EacCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C D  eDAEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BbCEB CDDAECAEDDeBBc DcDACEb eBD dBeBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDD bDCABCBEACBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,590 256,470 128 145 212 652 5637

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 11,81 11,87 7,31

Toplam: 120 47 12 44,00 37 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEa BBECACDDCECDACADBCEDEbECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ed cCC aA aE Ba aBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBa CB                                 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,803 256,470 154 173 264 830 7235

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 47 38 37,50 31 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe abACEbaB  BECD CDdCCecDCbaEcBEbb EBeCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d   c ae bEDB CAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B d BBdD b CAc D B    a    D  B  aB     

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen a EDbdaabcaCBce ceCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,138 256,470 100 116 157 457 3861

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 14 7,50 25 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 17 7,75 19 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 61 38 51,50 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCB CdECDACDECCAbeaDdE BEAC EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C ce c dEDBDCAeaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CEB eDDb C acebBcEecEaddE baBecd      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDDeDaC BdB e dcCb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,660 256,470 102 118 159 465 3955

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 24 51,00 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCBDC ECDdCDECCAADCbEEDBEbb cBDCECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d CaDa ebbEDBaCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik         D  C bea c E  EDbCED            

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDD cDCdB   c   b 

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,873 256,470 107 123 165 484 4144

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 28 50,00 42 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACE CBe BECDcbDECCAAeCDEccBEACcEBDCEdD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dae b Ce AEDcDeACacD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   BB a A CcbDD B    E b  D     b      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen Ddc D  DCAB BEcbB aC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,305 256,470 112 128 174 526 4499

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 34 48,50 40 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDcBBECeCDDCECeACAcBCaDEbECEDaBCab 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal edDcebDceDDEecDeaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EcccCB DC  E   BbBbA                B  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDc DDADbd  CccbCbb

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,630 256,470 61 73 96 216 1962

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 68 20 63,00 53 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEDbBBE ACDDCE eACAcBCEDE ECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDc    deDEaB CaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB BaBDD  AE  c  BDcDDbDe ED  Be       

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEcD  DCBd C AD ba

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,368 256,470 49 57 77 153 1543

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 73 25 66,75 56 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCbCEDDBdECAeDDCECeACAcBaEDEbECEDEaCDCb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDcCd eAeDECB  EBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B  CBDDC Ad EeBEBaAaD  Db     e E dBC 

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE DcADCBB eccDCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,225 256,470 86 100 134 362 3095

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 61 22 55,50 46 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECED BBECACaDCE edCADBCEDEAEbEDbBeD  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d c    AeDECBDaEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik      dBDDC eE  b  BDAD EDe              

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EeDEccbAa Bc CdADdCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,195 256,470 20 22 26 40 424

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 85 16 81,00 68 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEDeBBECACDDCECeACecBCaDEAECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDcbd cdDDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBE CBDDCAAEaED EBDAD bD C     B   Cd  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEeD ADCB ECBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,465 256,470 93 107 146 417 3564

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 13 10,75 36 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 63 41 52,75 44 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaeBDCBECDdCDECCebDCDEccdEbbdEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal ddC ceae daDBaCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcbEBB DcAdbbEDD Bcdb aDbbEDAa          

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen adEDa aDCABCBEcaBDCb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,235 256,470 30 35 40 67 752

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 78 10 75,50 63 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CECEDDeB CACDDC CD CADBCEbEAECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal Bd DCCeDADDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C Bc C D CA E     B  D  DcCED    BE eB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  DDc D ADCB ECd DCCe

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,223 256,470 155 174 265 835 7286

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 35 37,25 31 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ccCECEa  dEa CDDCEaDACAcBCabaeECEDEBecdd

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal aEDDCa eAeDdCBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBc a  DC    E  E ab                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EaeEcbaee ce CBc  C 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AKDAĞLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,880 256,470 179 203 322 1211 11052

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 32 30 24,50 20 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe caCbeEDeBBE ddD CECbACecBCdDa ECE cBCaed

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EaDab  dcDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik b  c  B ae                        c     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    c           e   d

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,008 256,470 111 127 173 519 4452

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 56 29 48,75 41 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ebACEDCBeCBECD CDECCbAeCDEaDBE bdEBeCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d Cce    dEb  CAaEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CEeB   A CAa D a E  bcA     B  cBe e  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen eEEDD  DC a d eaB Cb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,168 256,470 118 134 190 573 4858

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 55 33 46,75 39 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cBCaCEc  BECACDDCEbDACAcBCEDdAECEDEa Deb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dabeCDeAbacCBcCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C BcBa DDC c  b     eD         Be b     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE D cDCea CeeDdaC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,268 256,470 21 24 28 42 488

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 86 26 79,50 66 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEcCBDCdECDACDEaCb DCDaacBEbCcEBaCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBeDcDaD AEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik  E EBBCDDAECAEDbaBBEDDEDACEDAeB BbB BC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDeaDCeBCB AdaDbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,743 256,470 42 50 68 123 1259

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 76 26 69,50 58 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe daCECEc BBECACDDCdacACAcBCEDaAECEeEBCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cCCeedeDEeBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBEBCBDDCAAEDEeBEBDAcDEDaC             

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEcDDeDCBaECceD bC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,110 256,470 34 40 51 87 969

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 78 21 72,75 61 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEAaEDCBeCBECDeCDEaCAADCDEEcBEAC EaDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E CacDCeeAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik  E bBBCDD ECAE  cBBEb  eA  D  BD        

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen aaEDDeDDCAcCcEACBDbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,795 256,470 31 36 41 68 767

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 78 11 75,25 63 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CECEDeB EC CDDCECDbCADBaEDEbECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDcCC  A DECBDaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB  CBDDCAAE E  EB A      E   B    eB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDc DbADCBBdC ADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,285 256,470 152 170 259 818 7085

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 43 19 38,25 32 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEcDBBEC CDbCE DACAcBCdDE ECEDaaCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cCd  AcDE BaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  E c C            d A          d        

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  D E            DeC 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,493 256,470 10 12 14 20 251

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 90 21 84,75 71 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe abdCEcCB adECDACDEaCeADCDEEcBEbC EBDCEbD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C c Ce dEDBDCACa D     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECdBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDAaB BbBBBC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDAbDCABCBaACBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,338 256,470 33 38 44 75 863

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 78 16 74,00 62 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEcCBcCBECDACDdCCAADCDEEDBEbC  aDCdCD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C   C ed DBaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BEC BB  D E  EDcDBB bDEDACED         C C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDDeDDCABCBEA BDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANGÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,390 256,470 57 66 87 192 1761

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 69 17 64,75 54 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEaCBcCBECDACDE CAADCDEEDBEA  EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EdCDDeC  dEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B C   Ca   C     B c   DACEb     a     a

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen eEccDdDaC BCe A eDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,708 256,470 91 105 142 402 3416

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 62 34 53,50 45 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cBCECEae BECcCDDCECDACAcBCEDaeECEDEadDbb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BdDcCd eAe ECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  bBd bBeDC A bEcBEBbdaDc e              

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEcDb aaBc CBdDCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,585 256,470 172 195 305 1085 9656

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 34 18 29,50 25 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECba   E  CDDbECDACAbBCb EAaCEa BCab 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cC   A a CB CaBD      

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik    c C  aC           D     E  a         

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen              e    C 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,573 256,470 89 103 139 385 3300

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 63 35 54,25 45 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCBeCBECDAbDdaCAADCbEEDBEbeAEaDCEeD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCaca c AEDBaCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B Ca  CDDAECc D DB E  EDAa   eB         

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDDeDadecdBcdeaDdb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,333 256,470 145 163 239 742 6395

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 45 18 40,50 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe caCECED  BE  CDDCE c e DBCE d ECE       

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BdDcebD dD ECBa a DA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   a   c DCAA     EB AD          c       

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDdeD ADC   C A d  

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,005 256,470 139 156 228 714 6224

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 47 23 41,25 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CECEa     eC  CEaDcCADBCEDbbECEDEBCab 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  Eac CDeAeDECB CEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EB   d DCb   a     A                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen daDEbD bDa c d  D Ca

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,845 256,470 123 140 203 613 5289

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 50 19 45,25 38 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEceBcEddCDDCECDACADaCEDcAECEDEBCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ddDDaCccADDECBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBc                                    

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    d  b D B    e  C 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,643 256,470 44 52 71 136 1397

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 73 20 68,00 57 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  EACEaC  CdECDeCDECCcdDCbEEcdEA  EaDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C caaeDAEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CE BCDD  CA D bBBEDDEDcCED DBD b   C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEE  e  CA eB ACaD C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,878 256,470 143 161 237 735 6343

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 20 41,00 34 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECED   E  CeDCdCDACAcBCEDcAECEcEB  bA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDc C  AeDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik eE c baa C          b                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen cD EbDD      C b  C 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,183 256,470 161 181 273 902 7867

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 9 13 5,75 14 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 47 46 35,50 30 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCEaEDedBECdCeDdcCDcCbbBCEDcAEbEDEBCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ad ce e deDECBaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik bdBceaBD Cb  cbc EBaADa       Dc  b     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen cDDc Dc ab    aebbCa

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,938 256,470 177 201 320 1188 10769

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 30 19 25,25 21 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cbeCEb      C  CDE eAc CD EbBd   d  CE  

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E   e  D b  Bab aaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik Bc E  e      E   Bc   E A     BDB  eB   

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen    D               C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,105 256,470 50 58 78 155 1556

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 71 17 66,75 56 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEDbBdECACDDCEeeACeeBCEDEAECEDEBCDCd

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ad cC a AcDaCBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EBEBCBDDCAAE E  EBDA  E                

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE DDeDCBcEC      

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,065 256,470 16 18 21 29 338

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 86 13 82,75 69 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCBDCBECDACDE CAADCbEcDBEdb caDCdCc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDDDCcDAEDBaCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik  ECE  C D ECA    B E DbDACEDA B  E e    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,810 256,470 151 169 257 806 6930

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 42 13 38,75 32 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCB  BECDdCDEaC  DCDaEDBE b  BbCECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E      e AE BDCA aBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   B      C a                   d e    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen        a  a   A   CC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,010 256,470 59 70 91 200 1819

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 69 21 63,75 53 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDC D   eDcaDEbCA DCbEcDBEAebEBcCEbD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E e ceCe AaDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  EB CDD ECA DDDB EDDEDACE   B  b e    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEdD AaDCAeC EA    C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,410 256,470 104 120 161 468 3974

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 57 24 51,00 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECEa dBECdeDDCECDACAcBCdDEAECEDEBCcCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDbCd  AeDdeBaCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C B  C DDC  E d  E D DDb cC       a     

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  aDc    D c  e  D CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,145 256,470 4 5 7 9 147

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 94 17 89,75 75 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCBb BECDACDECCAADCbEEcBEACAEaDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C cDab AEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECEBBCDDAECAEDDbBBEaDEaACEDADBDdb cBC  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDeeDCA CdEAd DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,273 256,470 84 98 132 351 3022

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 58 9 55,75 46 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEDeB  C CDDCE D CA BeEDEbECEDEB  C 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  E bC    cDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EB   a D         B AD                  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDe  D ADCB ECBAa bC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 0 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,960 256,470 70 83 110 253 2236

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 65 16 61,00 51 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cbACEDCc CBECDbCDb CAADCaEdDBEAb EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal E C c    AEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BEC    DD EC  Dc B   Dc A ED DBD c   C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen aEcDc   C  C E    CC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,615 256,470 29 34 39 61 725

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 79 12 76,00 63 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe A CECEDDBBECACDDCE DACADBCEadAECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDcCC edeDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   BEBCB bCA E    EBDA  EaDaED           

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDc DDADCB ECaADCC 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 1 1 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,735 256,470 181 205 330 1297 11992

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 31 41 20,75 17 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECEb  eEddCD CECacCcbdCaDEdECEadBdc  

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal      a  beaECBaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  dBbed   e    c   BaAc                  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen   cEce cadc  d Ab Ca

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,805 256,470 1 2 2 2 20

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 104 12 101,00 84 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEaCBaaBECDACDE CAADCDEEDBEbC bBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDcDCDDdEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDAcBD EdBBC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADDCABCBEAaBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,115 256,470 148 166 249 782 6739

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 27 39,25 33 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaC CEa d ECAeDDCEbDdCADBCabcbECEDcBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d bC   A D  BaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik e Bc a DD    a   EB Ae                  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EaDE D eDCB dC d  bC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,403 256,470 156 175 266 856 7472

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 41 16 37,00 31 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECED  BE  bDDCEbeACcDBCEDE ECE  BCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dac   edeDEdBaCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEB     DC                              

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen         a     cd  C 

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,110 256,470 2 3 4 4 76

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 97 12 94,00 78 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCBDCBECDeCDECCAADCbEEDBEAC cBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDcDCb AEDBDCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE EB CDD E  EDDDBBEDDEDACED D D bBBeC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDDADDCeaCBEACBDdC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,660 256,470 125 142 207 631 5454

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 51 26 44,50 37 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCcCEDe BECeCDDCbCDcCAeBCEDceECEDEBCDCA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDe daeADDdCBDaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   Bc C  DCc      debAD d bC             

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen    E      da dB e   

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,918 256,470 46 54 73 142 1429

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 74 24 68,00 57 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  aeCEaCBcaeECDACDECCA DCDEEcBEACAEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDDDCeDdEbcaCACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcCcBBCDDdECAEDD      bDbCE    a b  BC C

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEED   aCA C  ddBDbC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 2 1 67
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,190 256,470 5 6 8 10 157

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 92 12 89,00 74 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEa BBECACDDCc DACADBCaDEAECEDEBCDCc

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDcCCD AeDECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CcBcBCBDDCAAE  D EBDADDED CE   BB b C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEcDbADCBBECBADCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,178 256,470 136 153 223 698 6125

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 46 18 41,50 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECED  BE  eDDCE DACAcdCaDdeECE       

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d c  a AeDECBc aBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C B    D C        B A          B        

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  DDE  eADCdaE aA CbC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,498 256,470 83 97 131 346 3007

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 61 21 55,75 46 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEcC eCBEeDdCDdCCAeDCbEEcBE C EBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCcc  e AEDBabACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik     BBaD   CA    B E          B   B  C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDccDDCA CB de DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,475 256,470 164 184 279 935 8154

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 41 26 34,50 29 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cE CE C  CdEeDeCDEaCA DCaEccBEAb EBeCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d Ccc  badEaBaaAaaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BcCEBBae   C E  cBeE                    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen   E    D            

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,830 256,470 88 102 137 382 3287

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 61 27 54,25 45 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cbACEaCBDCdECDdCDECeAbDCD EDBEbd dBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d   b CecdEDBaCAaEaD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B  Ee CDD ECAEDD B Eb         B  aBe C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen Db DDcb CAae E   DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,570 256,470 163 183 275 911 7948

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 39 16 35,00 29 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe cEACEaC     dD CDEdCAADCbEE dEb   B Cd  

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C c    AEDBD AC BD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik    EB  DDA         Eb d       B         

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DbaDD ba            

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 2 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,633 256,470 36 43 59 102 1104

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 77 25 70,75 59 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcaECEDbcBEbACDDCdCDcCcDBCdaaAECEeEaCcb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d aCC DAbDECBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBE CBDDCAbEDEc EBDADD D CE   B B      

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDEADbADeBcECBADaCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,475 256,470 68 80 106 244 2145

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 65 13 61,75 51 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCB C ECDACDECCeADCDEEDBEeCdcBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal dBCDc CDDAEDBDCAaEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B   B  DD E    D      b       B  b      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen aE     DC  CdEcCB Cb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,815 256,470 99 115 156 448 3822

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 60 34 51,50 43 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCECaaaddECdCaDCECDACbcBCEDcbECEDEBCDeb

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  EDcCb edeDaCBDCaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik dEBcBd DDCA EDEb   DADD  b    D   a  B  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  D Eeea ad  Ed ADCCd

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 1 0 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,205 256,470 28 32 37 57 656

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 80 12 77,00 64 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  cCECEDDBdECeCDDCE DACADBCEbEbECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal BEDcCC eA DECBDCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik C B BCB  CAAE dDBEBDbD E  CED       C   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EDDE D bDCB  C AcCCC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 55,00 54,39 39,57

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,078 256,470 176 200 319 1178 10669

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 37 44 26,00 22 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe edCECEa  cECdCeDCEaDbCeDBCEDdAECccEBdDbc

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  dDDebe AcbECBaaacDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik edBa ec De   a e    e                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen da d D  adcd Cedc CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,198 256,470 25 29 34 52 626

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 83 23 77,25 64 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACEDCBaCdECDAeDECCAADCDaEDBEbb dBDCECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EBCDDDCDDAEDcDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik a CEBBCDDc CAEDb BBEDDcDAdEDdeB         

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEED ADebAcCBEbdBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,163 256,470 48 56 76 151 1517

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 74 28 67,00 56 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe bcCECEeadBECACDDaECDbCADdCEDEAECEDEBCDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal ed DCd DAeD CBcCaBDc     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CEBc CBDDCA Eb  cEBDADD aDCED   eBb eB  

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  DDdADbADCBBECa D ea

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 3 2 0 67
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,508 256,470 126 143 210 641 5549

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 52 33 43,75 36 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEaCd aBECbcCDECCAADCDEccBEeCdcaDCEdc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EcC cebeebdDBDCACaaD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik cEC    DD  C    a       Ae    B     d   

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEED ebaC  Cd ACeDCb

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,838 256,470 135 152 222 693 6071

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 48 25 41,75 35 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe AcCbCb edB CbCDDCE DACecBCaDaAECEDEadDb 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d c    d DECB aaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   cE    D         BDA         aBeB BC   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  DDd D c CB Ea dD CC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,543 256,470 72 85 112 271 2350

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 66 23 60,25 50 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe BEeCE*CBDCBECDACDdCCAAaCDEEDBEbC dBDCbCD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d CDD CDbdEaB CACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik BE  B dD   Ce D  B c   a  a  a   d B    

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DdEDD eDCbcCBEACB CC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,408 256,470 37 44 60 103 1112

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 75 15 71,25 59 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe ABCECEacBBECACDDCE DACAcBCEbEAECEDEBCDCc

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal   DcCCe ADDEeBaCEBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik CdBEBCBDDCAAED b   eA          B        

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen EeDEAD A CB ECB aCbC

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,425 256,470 168 189 290 1009 8773

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 42 38 32,50 27 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe eBbECEce cECAdDDCEacACdDBCdbcAECEDEBCDbc

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal  d cCCecdaDdCBDCaaDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik   B  d  DC          b                   

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen baDdbDb DbddcedA bCa

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,780 256,470 81 95 125 325 2775

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 184 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 25,83 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,11 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,48 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,47 9,31 7,48

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,65 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 1,17 0,49

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 11,81 11,87 7,31

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,90 1,44

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,22 2,22 1,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,89 7,84 3,75

Toplam: 120 63 23 57,25 48 55,00 54,39 39,57

TYT Türkçe  EACEaCBDCdECDACDE CAADCD cbBE b EB CECc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal daCD   e bEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CE   DDb C EDbbB E  EDbCE  a          

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEcDcAbDeecCB c  DCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,950 256,470 12 197 312 1141 10309

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 13 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 21,71 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,19 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,71 9,31 7,48

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 9,37 10,70 6,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,17 1,17 0,49

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 10,54 11,87 7,31

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,12 2,90 1,44

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,52 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 2,22 1,06

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,56 7,84 3,75

Toplam: 120 38 44 27,00 23 46,52 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCbbEacdcE eaDcCEdbACcaBCEDddECEDEcbceA

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal cEaeCaeDdDDEaBaaaBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  cec d e C                              

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen b ebbeb DCBB CBdcCCe

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TURAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,573 256,470 11 193 301 1063 9466

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 13 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,71 25,36 21,03

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,67 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,83 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,19 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,71 9,31 7,48

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 9,37 10,70 6,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,17 1,17 0,49

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 10,54 11,87 7,31

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,12 2,90 1,44

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,52 2,73 1,25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 2,22 1,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,56 7,84 3,75

Toplam: 120 40 40 30,00 25 46,52 54,39 39,57

TYT Türkçe aEbCEc cDadECDACDE Ce DC EE dEdb EaDCEdc

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d b e Ce AEDdDaAaEeD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik a  Ee  a e   bcc cdcD            c      

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDD baCAcecE eda C

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 5 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,620 256,470 3 65 86 187 1724

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 13 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,71 25,36 21,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,67 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,09 0,64

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,02 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,71 9,31 7,48

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,37 10,70 6,82

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,17 1,17 0,49

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 10,54 11,87 7,31

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,90 1,44

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,56 7,84 3,75

Toplam: 120 71 25 64,75 54 46,52 54,39 39,57

TYT Türkçe aEACED dedBECDeCaECCAADCDEdcBEbC EaDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal EaCDc deDAEDBDCACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B C  cdD  ECAEDD BcE  EDAC D     aBc C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEc D DaC B BEcCeDaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,110 256,470 1 23 27 41 475

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 13 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 21,71 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,67 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,09 0,64

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,02 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,71 9,31 7,48

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 9,37 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,17 1,17 0,49

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 10,54 11,87 7,31

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,12 2,90 1,44

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,52 2,73 1,25

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 2,22 1,06

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 6,56 7,84 3,75

Toplam: 120 83 11 80,25 67 46,52 54,39 39,57

TYT Türkçe BEACEDCBDaBECDACDECCAADCDEcDBEACAEBDCECD

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal d C c bc AEDB CACaBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik a CEBBCDDAEdA    BBE  ED CED e       C  

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen DEEDD  DCA CBEAdBDCC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,765 256,470 6 110 150 424 3607

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 13 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 21,71 25,36 21,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,19 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,71 9,31 7,48

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 9,37 10,70 6,82

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,17 1,17 0,49

TYT Matematik 40 25 12 22,00 55 10,54 11,87 7,31

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,12 2,90 1,44

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 2,22 1,06

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,56 7,84 3,75

Toplam: 120 65 52 52,00 43 46,52 54,39 39,57

TYT Türkçe BEdeEcCBcdBdCDebDdCdccbCDaEcBcbbAcBaCEec

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

TYT Sosyal ddeDDDbbedEDBaeACEBD     

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

TYT Matematik B CEeBCDDAECcbbbDBBE DaDbbEDbDBDBbBeBC d

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

TYT Fen cEcDDebaCABCBaACacaC

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 3 1 2 33
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,903 256,470 5 92 121 304 2619

Puanı Hesaplanan: 208 337 1467 14142

Katılımlar: 13 212 341 1519 14393

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 21,71 25,36 21,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,67 1,28 1,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,09 0,64

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 3,44 2,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,19 3,51 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,71 9,31 7,48

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,37 10,70 6,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,17 1,17 0,49

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 10,54 11,87 7,31

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,90 1,44

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,52 2,73 1,25

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 2,22 1,06

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,56 7,84 3,75

Toplam: 120 63 18 58,50 49 46,52 54,39 39,57

TYT Türkçe AaCECED BBECeCDDCE eACADdCEbEAECEDEBCDC 

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

TYT Sosyal eE ce   d DEeBa EBDA     

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

TYT Matematik  EcE  BDD AA  E  EBaAD E  CE    B       

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

TYT Fen  bDc D   CB   BAebCa

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 3 3 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
