
SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,401 320,040 87 110 110 113 666

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 4 6,67 33 7,16 6,97 4,73

Fen 20 9 8 6,33 32 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 57 20 50,33 56 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBcda D aACDDABacB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AaDCBBCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DA  CDB B  b a d BBc

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDda dbDCCc ddDd 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 4 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLHAKİM SONGUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,343 320,040 50 64 64 67 358

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 9 5 7,33 37 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 62 22 54,67 61 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACdDbCbDbaAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACcaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AaDdaaCdCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABcCbcCBDbbC     B 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCcCBCDCCBDbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADASU ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,037 320,040 47 59 59 62 316

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 4 6,67 33 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 5 12,33 62 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 66 15 61,00 68 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCaADCBcCDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACADDaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) c BA DBCa A    b dBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) ccAaDC CBCDCCBDbADAb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İLHAN KUBAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,864 320,040 36 43 43 46 206

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 14 1 13,67 68 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 6 10,00 50 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 13 65,67 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADdaAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADaBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACDBCBDAbCC C    

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  cABDCaCdCDCCBDbcDb 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SALİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,447 320,040 116 150 150 153 1085

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 4 3,67 18 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 10 6,67 33 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 44 29 34,33 38 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) ccdBDabbc cc D bBCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) a BcCADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAA DCDAc

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdC bD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  A  ba  Bb  b  C  BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAaDCddBCDadaDddDAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ENES PARLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,606 320,040 103 129 129 132 805

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 5 3 4,00 40 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 6 6,00 30 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 7 8,67 43 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 51 29 41,33 46 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAadDCbbcCBAbbDAdCDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dCBAdADbaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AB C dCdCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cABdbb  B   CCaCc BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cAbaDCc BCDCaBaAADc 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİLİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,604 320,040 43 54 54 57 282

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 18 1 17,67 88 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 5 9,33 47 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 67 16 61,67 69 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDbAdaDBDACdD Cbba

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBdCAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBC DCcAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCABBADAaACD CBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBabADAcaAAa C CB  

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN KÜÇÜKALİOĞL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,260 320,040 13 14 14 17 56

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 4 13,67 68 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 78 11 74,33 83 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BcbDDABbDBDACBDbCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACdBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbCCBCABBADABACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADb dAABDCBCaCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA MERCAN GÜRKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,530 320,040 48 60 60 63 324

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 1 6,67 33 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 64 14 59,33 66 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAadDCbbDaBACDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dbBACADaBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAcCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ABAb          CAB A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCBCBCDCCBcAADAb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP EREN MALATYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,631 320,040 24 27 27 30 144

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 15 1 14,67 73 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 3 15,00 75 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 14 65,33 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDbCbDCBACDDABb B

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dbBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAbbDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBcCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABAC  CBDdDCCBCA  A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCBCBCDCCBDb bAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPE EN KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,199 320,040 25 28 28 31 145

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 17 1 16,67 83 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 71 17 65,33 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBbAadDCdbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) bBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DdDcBDBAAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDaCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCA BA ABACDBCBa

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbAbADaAABDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇERİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,620 320,040 64 83 83 86 467

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 5 4,33 22 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 8 8,33 42 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 63 17 57,33 64 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABCDBDAaBDCCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBdCCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) b  b C  BA A d D Caa

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBacAcA cAbaDddCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ZENGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,216 320,040 39 47 47 50 225

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 3 10,00 50 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 4 13,67 68 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 68 14 63,33 70 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABbDBDA*aDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAA 

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDcCbDCBdB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbCCBbA BA A AC  dB 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADADdAABbCa dCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARJEN AKINCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,723 320,040 42 53 53 56 278

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 2 11,33 57 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 66 17 60,33 67 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cACaDCbbaC cCDDABbDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBdCAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCcdCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABAC dCBDAbC B A   

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAABDCBCBCDCCcDAADAb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARŞA ÇİLOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,221 320,040 12 13 13 16 49

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 15 5 13,33 67 7,16 6,97 4,73

Fen 20 19 1 18,67 93 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 80 10 76,67 85 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDaBAaDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAcbCDBaBDbDCCBbABBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCBCBCDCCBDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN CANBAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,701 320,040 19 21 21 24 82

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 13 3 12,00 60 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 76 9 73,00 81 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDAaBD CADa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCcABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dD Ca   BADAaACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADADaAABDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ AYKANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,058 320,040 54 71 71 74 378

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 10 3 9,00 45 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 10 6,67 33 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 65 18 59,00 66 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDaDAaBDCCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) d CCBCA BA b Ad   BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) bdccbADbDdAABbCBddCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KÜÇÜKOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,853 320,040 60 79 79 82 426

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 7 2,67 13 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 2 16,33 82 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 63 17 57,33 64 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDAaBb CbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DdDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)   CbBCdddAcbc     B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dCBDAADAD AABDCBdBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 1 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TUNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,706 320,040 113 143 143 146 1048

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 3 6 1,00 10 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 7 2,67 13 7,16 6,97 4,73

Fen 20 9 10 5,67 28 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 43 36 31,00 34 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAaBD CbDCaAaDDbBaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dCBcCcDDaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) dd *BdCcCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)     b d BbdDd abA BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAbBDCaCd DddBcbcDcD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ABAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,893 320,040 91 116 116 119 710

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 6 1,00 5 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 3 14,00 70 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 52 25 43,67 49 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BcCbDABbDBDAaBDbCdcC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DdcCaBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CbBCADbcAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) bD d    Bb b    d Ba

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDAAcA  AABDbBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 2 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ ÇENGELOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,538 320,040 44 55 55 58 301

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 10 3 9,00 45 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 7 9,67 48 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 66 16 60,67 67 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADCaACDDAabDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) bCBACcaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DA  Cb   D DCbdCA BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cAAaDCd BCDadcDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YÜCEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,157 320,040 21 23 23 26 91

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 14 1 13,67 68 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 1 16,67 83 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 74 9 71,00 79 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDAaBDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACaBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbC   A BADABACDB BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) C BDAADA BAABDCcCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 0 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞİN DEMİRK* A 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,172 320,040 86 108 108 111 660

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 4 4,67 23 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 7 9,67 48 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 56 23 48,33 54 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDAadDCbbcC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBcbbBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) A    C d Ac c b B BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CaBadADcacAbBDC CBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ ŞAHİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,947 320,040 109 138 138 141 960

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 4 5 2,33 23 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 11 1,33 7 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 7 7,67 38 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 48 33 37,00 41 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cACDbABCDBDcaBD dbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DaDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) Cb CccCcbB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) b bdcCb cAcA cCa Cdb

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDAcccbdc BDCB B D

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BOSTANCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,949 320,040 70 90 90 93 491

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 5 6,33 32 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 7 10,67 53 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 59 24 51,00 57 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bdCBDaCADaBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CdBACdaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAcCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) dBcdBBCAaD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB C c aD baC   BaA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCaCdCDaCabdADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TUFAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,068 320,040 76 97 97 100 557

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 2 5,33 27 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 7 9,67 48 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 57 20 50,33 56 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACdDCCbcCaAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACdacBd

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdbDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DA  C   BD bd  C    

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAaDCBCdCDCddDbcDA 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATU BERBER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,119 320,040 69 89 89 92 489

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 0 6,00 30 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 6 10,00 50 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 58 16 52,67 59 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACBDCCADaaAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CdBdCdDcBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBcCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABA    B          A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  cAaDCa BCDCdBcAAcAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,282 320,040 35 41 41 44 190

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 10 2 9,33 47 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 69 13 64,67 72 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACbDABCDBDAaBDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAddBACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) aDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dDC BC BBA A b  B B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADADcAABDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,652 320,040 77 98 98 101 568

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 2 6,33 32 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 4 13,67 68 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 55 23 47,33 53 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAaDDABCDBbAdBDadbbC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACdBACda

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CbcCdadBAa

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbC  C BBA A b      

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADADaAAdDCc BCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,780 320,040 110 140 140 143 982

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 8 3,33 17 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 9 7,00 35 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 50 33 39,00 43 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACbDAaCDaDbadDCCbba

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAdCBAbAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCcABDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDaCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dDC  d BabbA  b caBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dCc AADdbcAABDbdCBdc

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİA TANRIKULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,065 320,040 107 135 135 138 919

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 9 8 6,33 32 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 7 8,67 43 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 50 35 38,33 43 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAabDcBdDBbAdBcCabad

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBACaBACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCbABDBAdd

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CbBCdDCcAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dbCCc AcBAcABdb  bBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDbcD DBAccDb CdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÜNGÜÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,701 320,040 102 128 128 131 804

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 4 2,67 13 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 8 7,33 37 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 51 25 42,67 47 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABaDaDAaBbCabDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DaACCBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCcAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) d d  bd   DA     CB 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCcDdADc  bbBDCaCabD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÖZGEDİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,521 320,040 114 147 147 150 1058

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 3 4,00 20 7,16 6,97 4,73

Fen 20 8 9 5,00 25 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 43 31 32,67 36 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cAbaDABaDBDAaBDabcDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DadabB CdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCccBDBAAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CaBCADCBAa

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADC  d  c  A  C   a 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCcadcDcb AAacCa B D

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 6 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,696 320,040 56 74 74 77 399

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 8 4,33 22 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 64 21 57,00 63 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcaBDCCbDCaACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) ddBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAdDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  AdbC Baa daCb dAB A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAAaDCaCBCDCCaDbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KAYA İMANÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,492 320,040 29 33 33 36 165

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 13 4 11,67 58 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 72 15 67,00 74 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDbCbDaaAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) aCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAcdDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cABACDBCBDAbCbB   cA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCaCBCDCCBDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER DENİZ ÖZBİLEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,180 320,040 9 10 10 13 39

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 17 1 16,67 83 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 80 8 77,33 86 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDCaACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACaCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCaBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACD CBDAbCCBCA BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCaCBCDCCaDdADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,589 320,040 68 87 87 90 484

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 1 3,67 18 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 2 14,33 72 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 11 56,33 63 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDC bDaaACDDAdaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACAaaBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cA A           C  B 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDCcCBCDCCBDA Dc 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 1 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE GÖNÜLTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,616 320,040 81 103 103 106 580

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 11 1,33 7 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 7 10,67 53 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 26 51,33 57 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDCaAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBdCADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAdDCDAc

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABcCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) Db b bd acbb CcCAdBb

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAdBbCaCdCDCdBDbADbD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,716 320,040 108 137 137 140 949

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 2 5,33 27 7,16 6,97 4,73

Fen 20 8 7 5,67 28 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 46 25 37,67 42 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABdDaDcCBDabbca

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) cBAad ACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDBCA dBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) d CC C  cA A  C     

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) daBDbbD   AABDb  ddD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 4 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SİNCER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,905 320,040 51 66 66 69 364

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 6 2 5,33 27 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 64 11 60,33 67 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbbDABbDBDACBD CADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBcCCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) bbC  C   A   AC   B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBbA DA dAAaDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,069 320,040 121 157 157 160 1172

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 15 -4,00 -20 7,16 6,97 4,73

Fen 20 2 18 -4,00 -20 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 48 38 35,33 39 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDAaBDCCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBdCAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dabacabdBdabccb a   

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) daabdcDcbcdcdbdBadaa

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 1 9 10
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 4 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,101 320,040 14 15 15 18 58

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 77 13 72,67 81 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDACBDCaADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBAdAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) aCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCABBADABACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADbadAAcDCBdBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK OKUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,488 320,040 45 56 56 59 302

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 2 7,33 37 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 3 15,00 75 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 66 13 61,67 69 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDaacbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) bCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AaDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB Caa B    C    BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDCBCdCDCCBDbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ORÇUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,576 320,040 72 92 92 95 502

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 63 22 55,67 62 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDbABCDaDcaBDaCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  bCdd  dBbDA Ab BCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDAAcAbBAABDCabdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DENİZ ACET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,153 320,040 58 76 76 79 406

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 4 1,67 8 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 62 15 57,00 63 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCAbaBACDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBdCdDDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DdAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) aAcc c       C C    

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAAaDCBCBCDCCBDAADAc

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DÜZGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,969 320,040 40 48 48 51 226

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 3 10,00 50 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 11 66,33 74 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDaaA DDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ABA  BdBDdD C Cd BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAA DCa cbDCCBDbcDAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NERGİS DİLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,233 320,040 46 58 58 61 310

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 1 4,67 23 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 2 14,33 72 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 64 8 61,33 68 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACD ABCDBDACBDaCADa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbC   A  A       C  

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCaDAADA BAA DC CcCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 1 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ARIMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,014 320,040 10 11 11 14 41

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 14 2 13,33 67 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 3 15,00 75 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 80 5 78,33 87 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADCBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DbBACDBCB dDC B  BBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCaCBCDC BbbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEDE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,156 320,040 65 84 84 87 471

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 1 0,67 3 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 3 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 8 57,33 64 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBDAaBDCCdDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  b        D         

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAcDA  AcaD  CBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 1 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA GÜNEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,895 320,040 66 85 85 88 474

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 2 2,33 12 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 15 55,00 61 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBDACBDCabca

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBcCCBdCAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAa

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  bC  b   A        B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbcDADaAABDCBCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ SAĞIR 3364  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,090 320,040 80 101 101 104 576

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 2 7,33 37 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 10 6,67 33 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 59 21 52,00 58 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAaDDABCDBDAaBDaCbca

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCa   BAcAB       

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDbdcAaaAccDCcbBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEHAN AYDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,628 320,040 17 19 19 22 74

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 13 1 12,67 63 7,16 6,97 4,73

Fen 20 20 0 20,00 100 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 75 8 72,33 80 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) B bDDABaDBDACBDCCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAdCBACca

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCA BA A A a  BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADADBAABDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN EDİZ ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,495 320,040 112 142 142 145 1027

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,16 8,00 5,56

Fen 20 10 4 8,67 43 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 39 16 33,67 37 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAdBDd b  aACD bBCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR)  a cd  Dad

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDaDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCA D

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (FEN) BAA Db   CDd BDbADb 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,692 320,040 125 162 162 165 1244

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 3 0,00 0 7,16 6,97 4,73

Fen 20 8 8 5,33 27 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 38 30 28,00 31 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cAbDDbdCaBbAaBDab ca

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBda c

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) cCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCdAd

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) A   c    da         

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) baBDcA cD ccBDC da D

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 4 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ÖZKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,216 320,040 67 86 86 89 479

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 9 2 8,33 42 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 6 11,00 55 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 20 53,33 59 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBDcaBDbacDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBcbCBACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) cCDcBDBcAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) A C  a  BA A bCD  BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDb DdadAbBDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN EŞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,496 320,040 79 100 100 103 571

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 2 3,33 17 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 4 12,67 63 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 55 17 49,33 55 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDAdbDBDAaBD CbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAdCBAaAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DaDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCdDC Aa

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  ca   A BA   A      

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbAD b AABDCcCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 2 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ÖZEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,487 320,040 89 112 112 115 675

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 2 4,33 22 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 3 14,00 70 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 53 22 45,67 51 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DdaBDbCbDdaAbDDAdaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACdaDdc

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDbBdCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  A  C B     C  a dB 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDC CBCDddB AADcD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÇEHRELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,736 320,040 123 159 159 162 1203

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 8 1,33 7 7,16 6,97 4,73

Fen 20 7 9 4,00 20 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 41 33 30,00 33 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcadDCbbbddAbbDABCDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) Cb ACADDBc

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAb aDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABD c CACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) Db c a  dccc   C BdA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) ac a CabBCDCCa b Dcb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 5 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR SÖZÜGEÇEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,438 320,040 32 37 37 40 176

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 6 9,00 45 7,16 6,97 4,73

Fen 20 19 1 18,67 93 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 71 16 65,67 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcaBDCaADaaACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCbCD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ABAba CBDdbCCc AcBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCaCBCDCCBDAADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,716 320,040 98 124 124 127 749

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 1 1,67 8 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 6 8,00 40 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 54 15 49,00 54 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bACBDaCbDaBAabDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACbDDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  d               B A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAAdDC  dCDC BadAD b

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 4 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES NUMAN ERDOĞMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,738 320,040 18 20 20 23 77

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 14 3 13,00 65 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 76 10 72,67 81 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcaBD CADCBAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBcCADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDaDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cA ACDB BDADCdB AdBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAABDCBCBCDCCBDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDAL UTKU KAPLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,699 320,040 63 82 82 85 436

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 1 6,67 33 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 61 17 55,33 61 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcaBDCbbDCaAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CdBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCbcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  AB C     A  C   BaA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAABDCaCBCDCCacbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BİROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,376 320,040 8 8 8 10 29

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 18 1 17,67 88 7,16 6,97 4,73

Fen 20 19 1 18,67 93 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 82 7 79,67 89 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABbDBDACBDCCcDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCaAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBbABBADABACD CBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADADdAABDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜMÜLCİNELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,516 320,040 78 99 99 102 569

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 7 9,67 48 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 10 6,67 33 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 59 30 49,00 54 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDAcCDBDAdBDCabDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DaACCBAbdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCda dBBdDAcACbBaBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBacAcccaAAcDCaadCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SÜMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,183 320,040 5 5 5 6 23

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 83 7 80,67 90 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABaDBbACBDCCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAb

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCABBADABACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADADcAcBDCdCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ERGÜR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,840 320,040 27 31 31 34 155

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 2 10,33 52 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 71 12 67,00 74 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCADCBAaDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBdCAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DA A ba BD DCC C  BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAABDCaCBCDCCBaAADAb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,764 320,040 85 107 107 110 625

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 0 1,00 5 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 5 10,33 52 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 55 13 50,67 56 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDaABCDBDACdDCCAbC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCcABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)   C                 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dCBbAAc   bAaDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 3 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE MUTLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,153 320,040 53 70 70 73 377

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 6 9,00 45 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 65 22 57,67 64 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAadDbCbbaaACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CaBdCADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCaBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB CDB B dadbdCdBBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAABDCBdBCDCCBaAADca

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER AYŞE SELÇUK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,481 320,040 31 36 36 39 174

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 1 11,67 58 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 4 11,67 58 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 9 67,00 74 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABbDBDACBD CADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACdBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DbDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADC  b BBADABA  BC  

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) d cDAADc dAABDCB BCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 4 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN PEHLİVANLAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,968 320,040 106 134 134 137 886

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 7 0,67 3 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 7 8,67 43 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 50 28 40,67 45 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAdBDCbbcCaACDDAaCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) aCBACAaadA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDCDca

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) abBcC B c  b    bc  

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAABDa CdaD CBDdAcbD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,565 320,040 127 164 164 167 1273

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 1 0,67 3 7,16 6,97 4,73

Fen 20 8 9 5,00 25 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 31 30 21,00 23 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAadD d cdBAbDDA aDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) bbccCcDDB 

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG)  dc B d bb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  bB                 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BA dcd  cCDbdBDAAccb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİSU AKKAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,261 320,040 101 127 127 130 787

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 2 2,33 12 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 51 24 43,00 48 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACbDABCDaDAaBDCbbaa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBdCAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CbBCdDCBda

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) d C  C   Ac         

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) ddBDAcDAbdAcBDaBaBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÇAVUŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,967 320,040 126 163 163 166 1267

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 9 7,00 35 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 37 50 20,33 23 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDAaCaBbAaBcCbbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBcCbdAaAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DdDABDdAAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) badCbbdcca

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) bc dBbAdabbbcbbcdaa 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dCBabbccDBAdBaCB aCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,810 320,040 82 104 104 107 605

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 2 1,33 7 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 7 7,67 38 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 56 14 51,33 57 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABCDBDAaBD CbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBbCdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)         cA       d D

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN)  CBbbA cadAABD aaBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 5 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YÜKSEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,447 320,040 57 75 75 78 402

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 9 8 6,33 32 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 5 12,33 62 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 66 20 59,33 66 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDaCbDaBAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCbCD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) adBcCc  dbbDCdBC BBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDCdCdCDbCaDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,098 320,040 92 118 118 121 722

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 6 2,00 10 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 6 10,00 50 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 54 22 46,67 52 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aA DDABdDBDAaBDCCbaa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBAC BACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABaBAAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCaAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) d a  CAcdA b b     D

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dd DA DcbaAABDCcCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 5 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AVŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,694 320,040 20 22 22 25 83

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 17 1 16,67 83 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 76 12 72,00 80 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBDACBDbabDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAdCBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCABBADABAbD CB 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADAbaAAcDCaCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL EFE CIRIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,089 320,040 16 18 18 21 71

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 2 11,33 57 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 76 8 73,33 81 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDACBDCCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCdBC  BADA ACb  B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADADdAABcCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JUMANAH ALNAJJAR 1420  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,456 320,040 93 119 119 122 730

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 4 5,67 28 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 55 26 46,33 51 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAabcdBbDBDAaBDCCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAdCBdCca

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  bb  bcBBA A  C B B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CbBDAADAcaAAaDbcddCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN OĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,003 320,040 37 44 44 47 213

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 15 5 13,33 67 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 71 19 64,67 72 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDbaADCBcCbDABCcB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBdCcaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACaBdBaADCbBCAdBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cAABDCaCBCDbCBDbADdb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL YUSUF 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,284 320,040 49 61 61 64 327

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 1 10,67 53 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 66 16 60,67 67 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDdBaDBDAadDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  DCCB A BAD BcC   B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDbADcDaAAdDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KOBYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,654 320,040 55 73 73 76 388

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 10 2 9,33 47 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 63 19 56,67 63 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbbcABaDBDcaBDbaADa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAbCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) bCDABDBAAd

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)   dCBCABBAcAB     B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDdADADaAABDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,531 320,040 111 141 141 144 997

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 7 2,67 13 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 6 8,00 40 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 46 30 36,00 40 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bca DdbADCaAbDDAcCbB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACcDDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAA cCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABaCcdCdbc

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  A Abb a a  bd Cc BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDCc  CDdCaDA bca

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 5 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY KURTARMIŞ 464  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,803 320,040 41 52 52 55 275

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 13 7 10,67 53 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 68 22 60,67 67 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCbDaaAaDDABCcB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBcCADaBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACcCaAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAcAbbdCBDADCCcbcBBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAAaDCBCdCDCdBDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SARP AKDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,874 320,040 6 6 6 8 27

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 17 1 16,67 83 7,16 6,97 4,73

Fen 20 19 0 19,00 95 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 81 6 79,00 88 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDbCADCBAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBcCAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACDBCBD bCCB ABBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDCBCBCDCCBDAADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 0 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BAYRAKTAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,968 320,040 104 131 131 134 839

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 6 2 5,33 53 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 9 5 7,33 37 7,16 6,97 4,73

Fen 20 9 9 6,00 30 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 51 29 41,33 46 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbbDABCDBDAaBDdabaa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACca

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCbc  AB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dcCCBCABBA b b c C  

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdccdADcadA BDCd dCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YALIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,693 320,040 30 35 35 38 172

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 4 10,67 53 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 16 64,67 72 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADCaACDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBAacDDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdaDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABbCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ABACb  BDADdCa dBBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BcAdDCdCBCDCCBDbADAc

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TUNA DİŞLİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,732 320,040 28 32 32 35 156

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 3 11,00 55 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 12 66,00 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDdCADCB bbDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) C BACADaBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdbDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) A DCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACb  BDA dCBb  BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAABDCaCBCDCCBDAADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KİLİSLİOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,330 320,040 99 125 125 128 755

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 8 8,33 42 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 53 22 45,67 51 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDAdaDBDcaBDCbbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBAdcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) cCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCaAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)      bA  A   Ab   a 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) d BDbADcbdAAaDCcdBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HANSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,319 320,040 100 126 126 129 756

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 6 0,00 0 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 54 24 46,00 51 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCabbCBACDDABacd

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) aCBACADDBc

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAcCDCacB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)         cc   bc AcBd

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAAcDCaCBaDCaBDAADcb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AVCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,604 320,040 74 95 95 98 542

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 6 10,00 50 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 28 50,67 56 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cAaBDdCccaBAbDDABCDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CdBACADDaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABcCBdCdCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  bcbCcBCBDdbCCBCA BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAaDCcbdCDCCBDbADcb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BARAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,344 320,040 115 149 149 152 1075

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 6 11,00 55 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 45 29 35,33 39 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bc aDdabcdaAbDDbdbDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CdBACADcBd

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDdbAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCbCD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)    d     DA    a  cA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cAcBDC CdCDCCBDcADcb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BELİZ MANDACI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,741 320,040 129 167 167 170 1449

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 7,16 6,97 4,73

Fen 20 6 11 2,33 12 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 35 45 20,00 22 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAaaD bbD aAdDDbdaad

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dbBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAddDaacB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABcCBdCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) c c bbcdaad db  caBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAccca  dCbCdBcbAD b

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
484,649 320,040 1 1 1 1 2

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 87 2 86,33 96 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBD CADCBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACDBCBDADCCBCABBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAABDCBCBCDCCBDdADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA GÖKGÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,658 320,040 88 111 111 114 674

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 0 8,00 80 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 4 0,67 3 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 5 10,33 52 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 53 13 48,67 54 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBD bbDC ACDDb CDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBA cDDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBA CDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) A  CBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)     b   a   C    daA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAcBDC bBaDCCBDAAb  

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 2 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SARITAÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,252 320,040 90 114 114 117 691

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 2 2,33 12 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 55 20 48,33 54 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABaDBDcCBDCCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAdCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCaABDBAcd

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)       A BA  dd      

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) bdBDAADcDcAAaDCcCaCb

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KALAYCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,242 320,040 61 80 80 83 432

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 2 7,33 37 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 7 9,67 48 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 61 17 55,33 61 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BbCDDABCDBDdaBD CADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) aCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  D   C cBAD  bCD   D

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbAbAc AdaDdcCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY YÜCESES 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,238 320,040 52 68 68 71 371

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 3 3,00 15 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 3 14,00 70 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 62 12 58,00 64 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDAaBDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBdC BACdD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  bC  C  cAc   C     

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADca AAaDCB BCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MELİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,876 320,040 75 96 96 99 552

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 8 2 7,33 37 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 59 21 52,00 58 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACdDbCAbCaAbDDABbDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACdaaBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DA         DCC CcdBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAaDCBCdCDCdaDdADdb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,751 320,040 120 156 156 159 1157

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 5 12 1,00 5 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 10 6,67 33 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 44 43 29,67 33 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCdbbdaAbDDdcaDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) aaBACbbDaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCcAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AdDCBBCdba

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cbBAdbc aDbc CaCb cb

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAcBcCaCcaDdCBcbbDbD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ÇAPACI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,924 320,040 95 121 121 124 746

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 9 4,00 20 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 8 7,33 37 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 56 28 46,67 52 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCbbDCaAbDDAdbDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACAaDaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDbDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cAB b a BDbbdacdAB A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) ccABDC adCDadBDdADc 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ULUS 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,805 320,040 119 155 155 158 1147

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 7,16 6,97 4,73

Fen 20 8 6 6,00 30 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 46 38 33,33 37 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBcCbbbdaAbDDbBCDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBAdAcbBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAaDdDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) bcBdbcaCBcbbdCabbacd

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BA B b C  bCdBcAbDc 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 0 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ERGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,030 320,040 83 105 105 108 620

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 4 1,67 8 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 6 11,00 55 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 56 20 49,33 55 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACbDABaDBDACBDCaAca

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBcCaBAdAb

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCcDCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) da b    BAD d       

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) bdBDbADcDdAABcC CBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,703 320,040 105 133 133 136 878

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 2 1,33 7 7,16 6,97 4,73

Fen 20 8 9 5,00 25 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 48 20 41,33 46 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDAdCDBDAaBD Cb C

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DaAC BACcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCaAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)   CC          a c   

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) C BD  cbacAcabdaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 4 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN SELİN AKYAZI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,695 320,040 34 40 40 43 188

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 13 1 12,67 63 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 69 15 64,00 71 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABbDBDACBDaCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAbCBAdcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAca

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCB AdBADA  C  CB 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCaDbADcbdAABDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AVCIOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
467,411 320,040 3 3 3 3 15

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 83 6 81,00 90 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDaCADCaAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR)  CBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACDBCBDADCCBCABBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAABDCBCBCDCCBDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARABULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,303 320,040 4 4 4 5 22

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 18 2 17,33 87 7,16 6,97 4,73

Fen 20 20 0 20,00 100 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 82 8 79,33 88 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABaDBDACBDCCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBdCAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCdBbABBADABACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADADBAABDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KUZEY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,772 320,040 84 106 106 109 624

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 3 6,00 30 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 54 18 48,00 53 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBD dbDdBA D AdC B

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) d BACADcBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBA dDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ABAd    D Db  C  cA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDb bBCDCCBDbADda

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR OKTAY ŞUÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,896 320,040 97 123 123 126 748

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 3 3,00 15 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 8 8,33 42 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 53 23 45,33 50 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDcaBDbCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCaAcDabAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AD Cab    bA        

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDbADA dAAaDbabaCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR AYDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,777 320,040 23 26 26 29 135

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 12 2 11,33 57 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 72 12 68,00 76 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACbDABCDBDAaBDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBdCAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADC  Cd BADABACc  B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADAadAABDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
459,750 320,040 7 7 7 9 28

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 20 0 20,00 100 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 81 9 78,00 87 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBbACBDCCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBACCBcCAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCABBADABACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAcDcDdAABDCBCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,384 320,040 118 154 154 157 1142

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 3 7 0,67 7 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 4 3 3,00 30 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 7 0,67 3 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 8 7,33 37 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 39 35 27,33 30 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cdCDDbaCDaDAaBD Cbba

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) cdAaCBcada

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bb C  CdAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)   db C a AcA  b   dc

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN)  dB AAcAbdAbdDCaCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 4 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA NOORİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,302 320,040 124 160 160 163 1211

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 3 4 1,67 17 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 7,16 6,97 4,73

Fen 20 10 8 7,33 37 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 35 34 23,67 26 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAbBDCCba d CDDbBbDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) ddBACAcbdd

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACbbDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG)  cDb dC bD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)       a  D     bba d

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAdDCB dbDbCcDdAbA 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SARIKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,901 320,040 96 122 122 125 747

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 3 3,00 15 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 54 19 47,67 53 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACbDABCcBb  dDbbbbC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACba

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  DdCaC   A   c      

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBcdADAadAABDC  dCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAYER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,849 320,040 33 38 38 41 178

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 13 3 12,00 60 7,16 6,97 4,73

Fen 20 15 3 14,00 70 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 14 65,33 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BbCDDABaDBDbCBDCCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBACbBdCAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCcbd BADAB C B BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADAaB AcDCB BCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENİHA COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
474,701 320,040 2 2 2 2 7

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 19 1 18,67 93 7,16 6,97 4,73

Fen 20 19 1 18,67 93 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 85 5 83,33 93 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADCBAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cABACDBCBDADCCBCABBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCBCBCDCCBDAADdD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KOÇAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,896 320,040 122 158 158 161 1194

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 0 2,00 10 7,16 6,97 4,73

Fen 20 5 5 3,33 17 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 34 20 27,33 30 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) abCDDABCDB cCdD bb  

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DdACCdcCcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) a ccBD  c 

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CbBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) A                  D

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCccA cA   bc    B  

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 3 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY ÖZDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,447 320,040 38 46 46 49 219

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 10 1 9,67 48 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 3 13,00 65 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 69 9 66,00 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDACBDaCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAd

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADC  C  BADA AC d   

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBcA DA aAA DCcCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 2 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
URAZ ERSELİH 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
448,545 320,040 11 12 12 15 46

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,16 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 80 9 77,00 86 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADaBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBdCADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABAb BdBDAbCCBbABBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAAcDCaCBCDCCBDAbDAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR  BATUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,088 320,040 128 165 165 168 1277

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 1 12 -3,00 -15 7,16 6,97 4,73

Fen 20 6 12 2,00 10 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 40 41 26,33 29 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCbbdaAbDDABaDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CaBAbcbDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAbCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ddaCBBCACb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ba  aBbd  b  cbcdac

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cc  DaaCBaDbdcaAbcAb

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 2 8 20
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ÖZTÜRKC 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,378 320,040 117 151 151 154 1086

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 1 3,67 18 7,16 6,97 4,73

Toplam: 90 38 16 32,67 36 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAadDbCbDaaACDDAdCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBcCADDBc

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDCDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG)  BcCaBCcCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABb        C       

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI ÇETİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,745 320,040 15 16 16 19 60

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 18 0 18,00 90 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 77 11 73,33 81 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDACBDaabDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DdDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBCABBADABAC B BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCaDAADADdAcBDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ DERİN * KUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,826 320,040 59 77 77 80 411

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 4 0 4,00 20 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 60 14 55,33 61 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDACBDCdbDd

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBAada

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)   C      ADA        

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADAbBAABDCcCBCb

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,719 320,040 71 91 91 94 496

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 0 7,00 35 7,16 6,97 4,73

Fen 20 13 3 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 57 12 53,00 59 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDdBbDBD aBD CbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DaA bBACA 

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCcAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  D    A BADA       D

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCcDbAD b AABDC  BCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA * DIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,548 320,040 73 94 94 97 514

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 2 5 0,33 2 7,16 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 58 19 51,67 57 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCbDCBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACcaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCdCa

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) Dc      a b    C  ac

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAdBDCaCBCDCdcbAADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,769 320,040 22 25 25 28 124

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 10 1 9,67 48 7,16 6,97 4,73

Fen 20 16 1 15,67 78 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 72 6 70,00 78 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDbCbDCBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBcCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB Cb  B  DC   ABB 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDCBCBCDC BaAADA 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 1 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DOĞA ZABUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,982 320,040 26 30 30 33 153

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 11 2 10,33 52 7,16 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 70 13 65,67 73 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDcABbDBDACBDCaADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACdBdbAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBcAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) Ab CBa BBADA A D  B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADADdAAaDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,916 320,040 62 81 81 84 434

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 7 4 5,67 28 7,16 6,97 4,73

Fen 20 11 9 8,00 40 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 64 17 58,33 65 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABCDBDACBDaCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACaBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) b C     BADAB Cc  db

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdaaAADbbdAAaDCdbBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYŞAN ECE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,320 320,040 94 120 120 123 742

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 129 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,29 12,14 9,38

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,38 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 8,00 5,56

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,16 6,97 4,73

Fen 20 12 5 10,33 52 11,45 11,41 8,45

Toplam: 90 53 17 47,33 53 54,44 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACbDAcaDBDca DdCADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAC dACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBA d

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) b C   d cA A        

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCccAADAbBA BDb  aCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF EMRE 33 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,647 320,040 33 148 148 151 1073

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 3 2 2,33 23 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 5 3 4,00 20 6,54 6,97 4,73

Fen 20 10 9 7,00 35 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 38 28 28,67 32 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR)  A  DabbDdBcbDDABCDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) dbBACADcBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBbd c b B

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) cB  B d C 

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ABc c CBDd         

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) acABDbabcCDaCBDdADd 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA YILMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,268 320,040 12 57 57 60 303

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 7 4 5,67 28 6,54 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 66 15 61,00 68 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABbDBDACBDCCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAbCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dDC cC  cA A A    Ba

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADAaBAABDCBCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAL YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,749 320,040 13 62 62 65 332

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 11 3 10,00 50 6,54 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 64 20 57,33 64 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) cAdBDaCbDCBACDDABdDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) bCBACdaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbbCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCaBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACaB dD D C  Ad A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cAAdDCBCdCDCCBDbAccD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,598 320,040 1 9 9 12 38

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 17 1 16,67 83 6,54 6,97 4,73

Fen 20 16 3 15,00 75 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 81 6 79,00 88 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcCBDCCbDCBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB CDBCBDADCCBbA BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAABDCaCBCDCCBDbADA 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFE DEĞER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,579 320,040 11 51 51 54 265

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 11 2 10,33 52 6,54 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 68 12 64,00 71 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABbDBDACBD CbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) bD CB   BADAB CD  Ba

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBcAADc  AAcDCaCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ECEM YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,968 320,040 19 78 78 81 413

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 9 8 6,33 32 6,54 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 60 27 51,00 57 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCbDCaAaDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) bdBAaADcaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAddDCcAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCAbb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB CaBaBcdbdC bc BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) cAABDCabBCDCCBDAADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ENGİN İNAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,336 320,040 16 67 67 70 370

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,54 6,97 4,73

Fen 20 13 7 10,67 53 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 66 22 58,67 65 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDAaBDbCdDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) cCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCb C dBADABcCbaadD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dCcDbADADdcAaDCBCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAHİT ALP AKDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,933 320,040 3 24 24 27 112

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 5 0 5,00 25 6,54 6,97 4,73

Fen 20 19 0 19,00 95 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 72 1 71,67 80 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABCDBDAaBD CADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)    C       ABA D    

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADA BAABDCBCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 0 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ADAR GÜVEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,883 320,040 27 132 132 135 840

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 1 0 1,00 10 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 4 1 3,67 18 6,54 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 45 21 38,00 42 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) abCDaABCDBDAaBDCCdcd

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR)        C  

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAcC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDaCcDCcAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  bC      A A     C  

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCaDAADcaBccBDCBbdaD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ASEL HASTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,595 320,040 22 109 109 112 664

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 5 2 4,33 22 6,54 6,97 4,73

Fen 20 11 5 9,33 47 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 55 18 49,00 54 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCCbbCabbDaABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACAacBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAcCDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  A  C B Bc D b      

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAbBDCaaBCD CaDAA   

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 2 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN TEKİNASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,228 320,040 2 17 17 20 63

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 17 2 16,33 82 6,54 6,97 4,73

Fen 20 18 2 17,33 87 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 76 13 71,67 80 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DbCBDCCADCaAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDbDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABACDBCBDADbCBbA BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAAdDCaCBCDCCBDAADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CAN ŞİRİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,967 320,040 7 42 42 45 195

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 17 2 16,33 82 6,54 6,97 4,73

Fen 20 14 3 13,00 65 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 70 16 64,67 72 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABCDBDcaaDCCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) aBACCBACAa

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbCdBCABBA ABACDBCBD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDbADcD AABDC  dCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERSU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,677 320,040 24 115 115 118 704

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 9 6 7,00 35 6,54 6,97 4,73

Fen 20 11 6 9,00 45 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 54 28 44,67 50 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBbaCdcdaAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CaBAdAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DdbAdDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCdCD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) D BAbcBCB b  CcdAB b

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAcbd CcCDC BDb DAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 2 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADA KARADOĞAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,436 320,040 20 88 88 91 486

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 5 3 4,00 20 6,54 6,97 4,73

Fen 20 15 3 14,00 70 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 60 16 54,67 61 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABaDBDAdaDdCbDC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBdCcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDABDBAdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) dbCCBa        C   B 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDdADA BAABbC CaCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 1 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KEMAL KÜKLÜ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,515 320,040 34 152 152 155 1106

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 4 11 0,33 2 6,54 6,97 4,73

Fen 20 11 6 9,00 45 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 40 36 28,00 31 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDCac  abbDDcBaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) adBACAaD  

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBA C dDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) dBcCaabdCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) bAcbCaadBcbabb C    

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAdcD a  CDCCBcbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BEN Ü ÇEVİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,899 320,040 23 113 113 116 685

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 6 3 5,00 25 6,54 6,97 4,73

Fen 20 12 5 10,33 52 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 53 20 46,33 51 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAaBD Cb aBAbDDABCDd

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBAdAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAd DCDca

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  A Ad  bBD   C    aA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  AABDC CBbDCd cbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 4 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ZEYNEP ARSLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,684 320,040 35 153 153 156 1119

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 1 3 0,00 0 6,54 6,97 4,73

Fen 20 10 10 6,67 33 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 43 31 32,67 36 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDAaaDBDAaBcbdbbC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DdACbBACcD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCccBDdAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) b a     cA          

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) dbBaAADcaaAABcCBdadD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,966 320,040 21 102 102 105 578

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 7 8 4,33 22 6,54 6,97 4,73

Fen 20 14 6 12,00 60 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 60 25 51,67 57 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BcCDDABCDaDcaBDbCbDa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDdAAb

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) AbCbBCbBBAcb   a  ac

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCcDbADAbdAABDCdCBbD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA BEGÜM ÇEVİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,259 320,040 31 145 145 148 1052

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 4 5 2,33 12 6,54 6,97 4,73

Fen 20 10 6 8,00 40 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 43 29 33,33 37 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAaBD CbDaaAbDaABCca

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR)  aBAdADaaA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdd dDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCdBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  ccA c C   D d  c  A

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAAa C C CDCbB bADca

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ BAYRAM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,604 320,040 25 117 117 120 714

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 7 4 5,67 28 6,54 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 53 28 43,67 49 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAabDbdCDabAaBDCbAcd

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) aCDcBDBAAd

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bbdCADCdba

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) c db    BADAB Ca   D

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDAADAacAABbCcCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA NAZ DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,328 320,040 17 69 69 72 374

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 2 0 2,00 10 6,54 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 63 9 60,00 67 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbbCBAbDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACAaDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  A                B 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAABDCaCBCDCCBcbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA * E 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,506 320,040 30 144 144 147 1051

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 6 9 3,00 15 6,54 6,97 4,73

Fen 20 8 9 5,00 25 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 46 36 34,00 38 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcadbaCbDCaACDDABbDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) baBdCADDdc

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AdDCBdCAbb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  bdAbccCBabc C C  Bb

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aA  bbBaBCDdCcadADd 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 6 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ALTUNTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,936 320,040 15 65 65 68 362

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 10 5 8,33 42 6,54 6,97 4,73

Fen 20 14 5 12,33 62 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 64 20 57,33 64 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDCacCDDAaCDd

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBdCADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdCDaDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABcCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  AB b BC cbDC dCAcBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAaDCaCBCDCCcDdAD D

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK TÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,517 320,040 8 45 45 48 216

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 12 0 12,00 60 6,54 6,97 4,73

Fen 20 15 5 13,33 67 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 69 13 64,67 72 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aACDDABaDBaACaDCCADa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACaBAdAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)  DCCB ABBADAB C     

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBcdADAcdAABDCcCBCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKBAYIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,866 320,040 5 34 34 37 171

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 9 1 8,67 43 6,54 6,97 4,73

Fen 20 16 3 15,00 75 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 70 8 67,33 75 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCbDCBAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAA DCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCdCD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DAB C c B  DC  CA   

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAA DCaCBCbCCBDbADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL E İMAL 942 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,635 320,040 18 72 72 75 381

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 4 2 3,33 17 6,54 6,97 4,73

Fen 20 12 3 11,00 55 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 62 9 59,00 66 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDaCbDCBACDDABCDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAdDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) cA         bCC    B 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDC   CDCC DbcDb 

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK SÜMEYYE ENER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,980 320,040 26 130 130 133 810

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 6 6 4,00 20 6,54 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 49 31 38,67 43 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBcCCbDdaAbDDAddDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBcCdDDBd

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAddDCccB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) AaaCcBCdCb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) c  AC   ccdDCCa   cA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAAaDC  BCDCCaDbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEYRA YANARDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,002 320,040 36 161 161 164 1216

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 3 1 2,67 27 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 2 3 1,00 5 6,54 6,97 4,73

Fen 20 7 6 5,00 25 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 30 21 23,00 26 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR)  AdDDAdCDaDAaBDCab a

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) addbCBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN)     B     

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) b  C    AB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT)      b B  b       Ba

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN)   BabcD c AABDb  d D

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 1 0 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 2 4 20
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÜNAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,991 320,040 4 29 29 32 151

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 11 1 10,67 53 6,54 6,97 4,73

Fen 20 15 2 14,33 72 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 70 7 67,67 75 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DACBDCCADCaAbDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) C BdCAD BA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABAC B B dD CB   B 

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN)  A BDCaCdCDCCBDAAD D

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 0 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AKCAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,223 320,040 14 63 63 66 354

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 8 4 6,67 33 6,54 6,97 4,73

Fen 20 16 4 14,67 73 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 65 17 59,33 66 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcaBDCCbDCaAaDDABaDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACcDDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAAbDdDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT)  Ac C B B dDC cC  cA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) BAABDCcCBCcCCBDbADAa

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ CANPULAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,609 320,040 6 39 39 42 179

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,54 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 71 15 66,00 73 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DAaBDbCb CBACDDABCaB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CbBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAACDCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBdCAbD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABcC BbBaA CdBC dBA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) aAABDCBadCDCCBDAADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN ÇİL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,259 320,040 29 139 139 142 975

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 3 4 1,67 8 6,54 6,97 4,73

Fen 20 12 8 9,33 47 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 46 29 36,33 40 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) DcaBDadbDaaACDDABaDa

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDBA

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBAdd aDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) bBcaBBC Cb

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DA b  aaaD          

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAcDCdbdCDCCBDbADca

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
URAS SADIKOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,730 320,040 10 50 50 53 263

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 10 4 8,67 43 6,54 6,97 4,73

Fen 20 17 3 16,00 80 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 67 14 62,33 69 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bcCBD CbDCBACDaABbDB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADDad

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) DBA  DCDAB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBBCACD

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (MAT) DABA a  BD bbCBb  BA

Cevap Anh. B DABACDBCBDADCCBCABBA

Sayısal (FEN) dAAaDCBCBCDCCBDdADAD

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ARAS KÜÇÜK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,381 320,040 9 49 49 52 246

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 9 0 9,00 45 6,54 6,97 4,73

Fen 20 13 5 11,33 57 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 64 11 60,33 67 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BACDDABCDBDACBDCaADC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBAabBACd 

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAd 

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCBC  BA   A      

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CdBDA bA dAABDCaCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,355 320,040 28 136 136 139 942

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 7 6 5,00 25 6,54 6,97 4,73

Fen 20 9 8 6,33 32 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 49 26 40,33 45 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDb CDaDAaBDa   d

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DaACCBAC D

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBbdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bDBCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADd   Ad A Accda  BD

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBbd DcbaAcaDC CaC 

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARDAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,563 320,040 32 146 146 149 1057

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 36 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,83 12,14 9,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,00 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,16 8,08 7,01

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,48 8,00 5,56

Matematik 20 7 6 5,00 25 6,54 6,97 4,73

Fen 20 7 13 2,67 13 11,54 11,41 8,45

Toplam: 90 43 40 29,67 33 51,55 53,62 40,35

Sözel (TÜR) aAbDDABaDBDAaBDCabaC

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DaACdBACca

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBcdC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) bbdCdbacAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADCCaCc  dbAc C   a 

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCdcbdDcbaAcdbbcCBbD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF CHALLENGER LGS DES 01
(KA01-08.02DES01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINARDİNDAR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,819 320,040 1 166 166 169 1366

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 1 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,00 12,14 9,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,33 8,08 7,01

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,33 8,00 5,56

Fen 20 7 13 2,67 13 2,67 11,41 8,45

Toplam: 90 33 34 21,67 24 21,67 53,62 40,35

Sözel (TÜR) bAadcdbbcaBdCDDAdCbB

Cevap Anh. B DACBDCCADCBACDDABCDB

Sözel (TAR) CCBACADbBd

Cevap Anh. B CCBACADDBA

Sözel (DİN) accA DdDcB

Cevap Anh. B DBAACDCDAB

Sözel (İNG) ABDCBddA  

Cevap Anh. B ABDCBBCACD

Sayısal (FEN) cbAcababaCDddcaAADAc

Cevap Anh. B BAABDCBCBCDCCBDAADAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÜNDÜZ 681 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,986 320,040 1 93 93 96 508

Puanı Hesaplanan: 167 167 170 1634

Katılımlar: 1 167 167 170 1641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 12,14 9,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,01 5,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,08 7,01

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,00 5,56

Matematik 20 6 1 5,67 28 5,67 6,97 4,73

Fen 20 13 7 10,67 53 10,67 11,41 8,45

Toplam: 90 60 17 54,33 60 54,33 53,62 40,35

Sözel (TÜR) BAbDDABCDBDAaBDbCcaa

Cevap Anh. A BACDDABCDBDACBDCCADC

Sözel (TAR) DBACbBACAD

Cevap Anh. A DBACCBACAD

Sözel (DİN) DCDcBDBAAC

Cevap Anh. A DCDABDBAAC

Sözel (İNG) CDdCADCBAB

Cevap Anh. A CDBCADCBAB

Sayısal (MAT) ADC  C  BA b        

Cevap Anh. A ADCCBCABBADABACDBCBD

Sayısal (FEN) CCBDdAcAacAcBDCdCdCD

Cevap Anh. A CCBDAADADBAABDCBCBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
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