
SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,797 233,740 51 94 94 562 4720

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
127,638 0,000 52 96 96 575 5806

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
241,007 0,000 46 83 83 278 1949

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
161,334 0,000 51 95 95 580 5449

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 3 0 3,00 10 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 3 5 1,75 18 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 28 22 22,50 19 68,51 68,03 34,99

TYT Sosyal                AA            D

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik  DBeDEeBcC  eBb  ab cA AC  b  

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen eEb eBaE dCDEcBDbbEdBDbCEcDEde

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 4 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 3 4 38
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 1 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 1 3 25
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,278 233,740 49 91 91 413 2770

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
138,880 0,000 51 95 95 569 5676

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
312,210 0,000 44 70 70 157 1085

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
174,870 0,000 50 93 93 554 5013

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 5 0 5,00 17 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 41 19 36,25 30 68,51 68,03 34,99

TYT Sosyal                          CDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDE c CbbBDAcaCb aAEAdcad  Cc

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEEDBEEDEbBCDDbEBDbCEcDEbDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 6 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 3 2 38
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 2 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,538 233,740 29 54 54 90 529

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
270,878 0,000 37 72 72 360 2725

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
377,365 0,000 22 42 42 67 502

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
288,666 0,000 38 70 70 181 1155

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 75 39 65,25 54 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DeBd BedBEDbeC aebcBDEECddaeBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BcABeAcCCbedcdbCCAbeDBEAeCD BB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BeDEdBcCCDBDADECe cAEeddE  ECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDadEDBEdDEDBCDDDEBDDCEBDEdDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 4 1 3 25
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 2 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 3 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 5 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,956 233,740 32 58 58 103 607

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
230,612 0,000 45 85 85 466 3881

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
401,950 0,000 19 36 36 49 321

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
313,592 0,000 28 54 54 111 755

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 12 1 11,75 39 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 67 17 62,75 52 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe A B dd  D  ED  C     D     a d

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A  A CCE   d   A    EABDB   C 

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBdDEeBDCCDABEDECDAcAEACDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEaBDBEEbBdDEcBDaeEBBDDCbBDEde

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 1 2 25
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 1 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 1 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,506 233,740 10 19 19 20 102

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
346,371 0,000 18 32 32 109 873

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
435,225 0,000 12 21 21 23 154

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
349,755 0,000 17 32 32 53 348

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 92 23 86,25 72 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe Ac DCBaBDABbDcaCEa AaDEEb  abB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABdAECC BDDdCCCAAaCeEABDcDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBeCCaAcEDEdDABAEbCDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEaDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEcDECe

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 4 1 2 25
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 3 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,238 233,740 15 27 27 31 170

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
315,850 0,000 26 48 48 211 1529

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
431,946 0,000 13 23 23 25 170

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
376,252 0,000 11 24 24 33 195

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 2 16,50 55 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 15 0 15,00 50 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 83 7 81,25 68 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAcBD BED aC  DA  D E   D BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal   A  A CC    B C  A DBEA CDD B

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBB CCDBDA ECDABA d BEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBCDaDaBDDCEBDEdDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 1 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 0 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,076 233,740 41 70 70 152 879

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
454,622 0,000 1 1 1 2 9

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
146,677 0,000 51 93 93 491 3746

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
342,570 0,000 21 37 37 64 413

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 19,08 18,32 6,88

Toplam: 120 61 11 58,25 49 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDABEDAaCECDAEBDEECEBDCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal  bABBAECCECBDBCCCAACDBbABCD Ba

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik  dDE B e  ceAe Ce cA A        

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 3 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 1 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,567 233,740 16 29 29 33 173

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
353,872 0,000 15 28 28 94 751

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
394,290 0,000 20 38 38 53 366

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
344,262 0,000 19 34 34 60 392

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 0 21,00 70 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 84 12 81,00 68 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DC AEBD BEDb C CDcE Dbb   D BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAECCE  D  CCAA DBEABCD B 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BeDdB DCCaBDA ECD BAEAEaE  ECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBeD DEBDDCEcDEeDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 1 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 2 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 2 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,951 233,740 52 96 96 603 6251

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
166,034 0,000 50 92 92 546 5258

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
85,312 0,000 52 96 96 617 6611

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
153,070 0,000 52 96 96 592 5694

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 4 6 2,50 8 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 3 16 -1,00 -3 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 2 6 0,50 5 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 0 9 -2,25 -23 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 3 24 -3,00 -10 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 19 56 5,00 4 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DedAddDAcED B  d   Bb Ea  a c 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ac dB d dE               C aB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik  eDdcd C b cb  dae  c b addEa 

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen acBa  dEbcaccda cdceceEaeadeac

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 4 0 4 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 1 3 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 1 8 8
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 4 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 0 3 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0
Atomun Kuantum Modeli 3 0 3 0
Periyodik Özellikler 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 0 2 0
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 0 1 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYA ZT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,626 233,740 6 8 8 8 22

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
363,203 0,000 9 20 20 73 596

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
491,373 0,000 2 2 2 2 5

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
414,663 0,000 5 9 9 11 51

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 100 11 97,25 81 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCdAEBDABEDcaC CeA  DEEC BDbc 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDABBA CC Cac  CCbACDBEABaDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 1 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,933 233,740 21 39 39 50 288

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
340,268 0,000 19 35 35 127 974

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
364,454 0,000 28 51 51 87 593

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
345,936 0,000 18 33 33 58 378

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 83 35 74,25 62 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe cddAEBDABEDbaCEeeAccDcEdEcDdBc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDAdBAcCCcCaDBbCCAACDBEABCDDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BaDEBBaCCDBDAeECD BAEAEBEA ECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen deBEaDBEEDEDBeDeeEBDeCEdDcdDea

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 4 2 2 50
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 0 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 2 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 2 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,973 233,740 5 6 6 6 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
367,816 0,000 8 18 18 63 524

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
491,574 0,000 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
399,302 0,000 7 15 15 17 92

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 100 8 98,00 82 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCee BD BED  C CDA  D E   DeBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BaABBAcCCE BcBCCCAACDBEABCDDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBCDbDEBDDCEBDECDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,013 233,740 8 15 15 16 68

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
351,733 0,000 16 29 29 100 783

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
451,390 0,000 8 12 12 13 101

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
393,809 0,000 9 19 19 21 115

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 1 17,75 59 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 93 14 89,50 75 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe A BDCBE D BED  C Ce ED EC  D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAECCcebDBdCCbACC EAeDBc BCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBDCCDABdDECDbdAEACDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DbEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCaBDECe

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 0 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 2 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,069 233,740 45 78 78 210 1257

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
241,109 0,000 43 83 83 441 3588

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
312,206 0,000 45 71 71 158 1086

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
277,275 0,000 42 74 74 212 1407

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 4 15,00 50 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 6 1 5,75 58 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 55 15 51,25 43 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AdBDCB BD BbDc C dD ED E   D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A   cCCa D     AA             

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDd DEB   C A    aa cA ACD    

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen  EEBcBEE  aDEDBDDDEBBDaCEBDEde

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 3 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 1 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 1 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,731 233,740 25 46 46 68 378

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
315,874 0,000 25 47 47 210 1528

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
360,000 0,000 31 55 55 93 630

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
291,961 0,000 36 67 67 172 1102

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 3 5,25 53 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 74 16 70,00 58 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe A dDe E e BdD  C C   D     D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AaBA CCEB Dde CAA CBEABDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBdDEBB CC ABE  CD BAEd DE Cd

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEE BCDdedDDDE BDDC cDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 2 2 50
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 2 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 1 1 33
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,380 233,740 13 24 24 27 153

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
356,330 0,000 13 24 24 85 706

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
404,938 0,000 16 32 32 40 300

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
384,785 0,000 10 20 20 26 148

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 87 18 82,50 69 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DC AEB ABaDAaC bDAEBDEcCb   BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B ABBAcCCc acB CCAAeDBEABCDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDA ECDABAEAbB   ECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aD EEeBEbDEDaCaDDEBDDCEBDEeDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 4 2 1 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 0 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 1 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,647 233,740 37 64 64 124 719

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
291,101 0,000 32 63 63 294 2158

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
320,621 0,000 42 68 68 147 1000

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
301,136 0,000 32 62 62 144 941

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 68 30 60,50 50 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCdEcDABEDcadaCe ED bC  DCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AaBAceCEB DdbC  A C E    DBaCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBdDEc DCCDdB bECD dAcAC  b  

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEbBDBdEDdeDEDBD  EdBDDbEccECB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 2 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 2 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,683 233,740 47 83 83 278 1678

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
358,046 0,000 11 22 22 80 672

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
169,308 0,000 50 90 90 438 3196

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
295,356 0,000 34 65 65 159 1045

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 19,08 18,32 6,88

Toplam: 120 51 18 46,50 39 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AcdDCBEBDABEDAa  C  ED ECddDCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABc EeCEBDcBbCabACCcEABDBDBaCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik B d DE     D Bde  D BA eCD b  

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 6 2 46
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 2 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,681 233,740 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
422,144 0,000 3 4 4 11 82

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
491,373 0,000 2 2 2 2 5

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
448,798 0,000 2 2 2 3 8

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 109 10 106,50 89 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe edBDCBEBDABEDcBCECDAEDaECbBDbB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAECCEBecBaCCAACC EABDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,104 233,740 12 22 22 23 132

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
331,379 0,000 22 40 40 157 1163

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
435,827 0,000 11 19 19 21 148

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
368,411 0,000 14 29 29 40 239

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 20 2 19,50 65 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 86 8 84,00 70 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCdA BD BbD BC Ce E D     DCB 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAcCCE    CCCAACDBEA CDbB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBB CC BDADECD  AEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEE BEEDEDBCDDDE DDCbBDEeDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 0 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 0 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,975 233,740 28 53 53 89 521

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
308,921 0,000 27 54 54 234 1690

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
335,845 0,000 39 64 64 126 855

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
286,266 0,000 40 72 72 190 1213

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 73 30 65,50 55 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDdB BD BEacaC d dcDdca BDeB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABdA CCaeDaBCCCAA aaEAcDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEeB CCaAB  ECa BA dCa   E

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen D EBDBEEDBdDacBD DEdBbDCEcDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 4 2 2 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 4 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 1 2 33
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,264 233,740 18 36 36 45 264

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
270,291 0,000 38 73 73 363 2740

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
436,703 0,000 10 18 18 19 145

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
319,523 0,000 24 47 47 92 671

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 79 17 74,75 62 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBe  D e Dc C   c  D     D Bd

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAdCCd Bca CCAA DB ABCDaBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BeDEBBcCCDBDADECD BAEdEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBeDDDEBD CEBDEeDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 2 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 1 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,187 233,740 23 42 42 60 333

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
323,353 0,000 23 42 42 181 1353

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
367,676 0,000 27 49 49 84 570

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
343,857 0,000 20 35 35 61 398

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 79 27 72,25 60 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDC a D BEDAaC C eaDd CE DbB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal Aa A CbcBDcdeCCcAC cEABDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEedDCCaABEbECD BAEAaDE eE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEcBD EEDBdDEDBDcDE BDDCacDEbe

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 1 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,522 233,740 34 60 60 118 694

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
241,145 0,000 42 82 82 440 3585

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
378,304 0,000 21 41 41 64 494

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
260,259 0,000 47 81 81 280 1840

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 0 7,00 23 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 64 13 60,75 51 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe A  DC   D  E               D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABcAcCCcBec         EABDBDB Cb

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BcBCDE   CC ABE cCD  AEdC   CE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEaDBEEDBCDEDBDbDEBBDDCEBDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 2 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 2 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 0 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,899 233,740 3 3 3 3 8

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
422,902 0,000 2 3 3 10 79

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
458,785 0,000 6 9 9 10 78

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
433,437 0,000 4 5 5 6 17

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 3 20,25 68 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 104 10 101,50 85 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDCd BDABEDABC CbAEDa   BD B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAECCEBDDaCCCAACCBEABDBDeBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEaDBEEDBeDdDBDDDEBBbDCEBDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,088 233,740 26 51 51 83 459

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
303,983 0,000 29 56 56 250 1825

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
355,925 0,000 33 58 58 98 668

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
293,262 0,000 35 66 66 163 1073

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 73 23 67,25 56 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe   BDCd  D BED  C ee cb     D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A BAcCCEcDcBCC AACdBEABDBDBaaD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEedDCCbAdED CD BA bCD ACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEbBDBEE BCDEDBaeDE B DCbcDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 3 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,903 233,740 40 68 68 144 838

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
275,625 0,000 36 70 70 348 2607

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
325,154 0,000 41 66 66 137 950

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
309,434 0,000 30 58 58 124 816

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 1 6,75 68 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 64 24 58,00 48 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCdA BD BEDc C be   D     D BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeABBAcCCE          DBEAcdD B 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BbDdeB CCDBDADECD cA Ad E CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aaBEEDaEcDEDBCb DE DDCcccEbDee

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 3 3 38
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 0 2 0
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,648 233,740 36 63 63 123 718

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
302,084 0,000 30 58 58 256 1866

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
315,107 0,000 43 69 69 154 1053

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
310,651 0,000 29 57 57 121 799

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 1 15,75 53 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 5 4 4,00 40 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 1 5,75 58 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 65 18 60,50 50 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBD BEDcaC Ce   Da b  D Bc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAECCE          DBEAeCDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDE BcCC BDc  CD cAEAE    ECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEdedE edDBC D E D C BDEebaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 1 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 2 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 1 1 33
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,833 233,740 48 87 87 315 1882

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
316,869 0,000 24 46 46 208 1508

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
192,123 0,000 49 89 89 383 2765

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
267,271 0,000 46 79 79 252 1655

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 1 1 0,75 8 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 1 1 0,75 8 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 51 27 44,25 37 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AddDCBEBDABEDAeC b AcDdE   DCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AdBAdCCcBDDabC dA   dAcDcDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik  DBCDE  aCbc c   be      D    

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen a    B       De     BDcCEaDEbe

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 2 2 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 1 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 3 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 3 2 38
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 0 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 0 33
Atomun Kuantum Modeli 3 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,317 233,740 27 52 52 85 473

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
284,179 0,000 34 68 68 320 2335

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
372,272 0,000 26 47 47 78 539

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
316,228 0,000 26 50 50 98 717

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 18 4 17,00 57 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 75 32 67,00 56 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DdBAEdeABbacaC eecEBcbbCa DCBc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeABBAcdCE  c    AA DBEABCDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCC BDAbECD cAEAEdEACcCD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEcDBEEDEDeCDDDc DDbcaDEdDec

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 1 3 25
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,372 233,740 24 45 45 67 369

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
338,532 0,000 20 37 37 136 1020

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
343,196 0,000 37 62 62 120 800

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
368,562 0,000 13 28 28 38 237

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 5 3 4,25 43 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 75 17 70,75 59 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AEeDC EBbABEDbBC C  EaEEC BDCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal Ad AECC B    CCcA   E eDBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEcdDCC A EDECD BA ACD    

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DbdBDBEc  CDEac  DEBBDDCEBccCe

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 1 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 1 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,400 233,740 7 13 13 13 52

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
369,977 0,000 7 16 16 59 500

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
451,591 0,000 7 11 11 12 95

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
407,463 0,000 6 12 12 14 71

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 97 19 92,25 77 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCBEBeABEDc C CDAED EC cDeB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AdBAcCCbBecdCCCAAeCaEABDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEeBDCCDABEDECbABAEACDEcCE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEcBaDEDBDDDEBBDDCEBDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 2 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,651 233,740 38 65 65 127 749

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
262,705 0,000 40 77 77 384 2978

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
349,981 0,000 34 59 59 108 726

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
273,913 0,000 43 75 75 222 1497

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 1 13,75 46 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 64 18 59,50 50 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCcA BD e D  C b    D     D Ba

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAbCCE          DBEABCD   

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBd CCbBD  EbD aAdAEcc CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBdE dEEDEbBCDDDEBDDCEBDd aaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 4 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KİLİSLİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,605 233,740 46 80 80 225 1335

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
347,064 0,000 17 31 31 107 861

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
198,769 0,000 48 88 88 367 2657

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
221,594 0,000 49 89 89 424 3144

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 5 5 3,75 38 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 13 17 8,75 29 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 62 48 50,00 42 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCdecBDecEaeBCbCbdEcDaaCceDCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeABBAECCECBcBCCCAACDBEAaCDDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik ebDcaBbeCecD DEC b  d   c  aC 

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEbBcdecDBeccDaBDbCcdDcebea

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Edebi Akımlar 5 1 4 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 4 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 4 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,062 233,740 11 21 21 22 118

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
334,808 0,000 21 38 38 147 1095

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
439,737 0,000 9 16 16 17 134

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
356,869 0,000 15 30 30 45 296

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 0 13,00 43 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 87 8 85,00 71 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe D  A  D BED  CEC     EE   D B 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal  DA BecCCECaD  C AACDBEABCDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDA ECD BAEAcBEAaECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen  DBEEDBEEDEDBdDDDcBDDCEBDEeDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 2 0 50
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 0 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,669 233,740 20 38 38 48 277

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
284,895 0,000 33 66 66 314 2308

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
426,507 0,000 14 25 25 28 193

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
341,626 0,000 22 38 38 66 423

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 2 13,50 45 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 77 9 74,75 62 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBe BD B D  CEC    D     D B 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAcCC    B   d  DBEAB DD  

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BeDEBBDCCDBDA Eaa BAEA BEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen eDBEEDBE DEDBCDeDEBDDCEBDECDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 2 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,401 233,740 33 59 59 115 667

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
257,663 0,000 41 80 80 404 3112

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
362,208 0,000 29 53 53 90 617

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
268,387 0,000 45 77 77 247 1627

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 69 30 61,50 51 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe eEBDdBaceAcbDc C CaeEb Eb  D d

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A BAdCCE D  CC AA  dd  DBaB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik aDBCDEBBeCCaAcdDECD cAdbCDa CE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEd BeDEDBD DEBBD CEBDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 3 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 3 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,434 233,740 30 55 55 97 564

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
279,636 0,000 35 69 69 340 2503

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
359,159 0,000 32 56 56 94 636

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
300,816 0,000 33 63 63 146 944

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 6 0 6,00 60 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 3 21,25 71 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 69 19 64,25 54 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDCdE DAe DcaC Ce cD     D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AdB  C  e cBCC AA   dAcDBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDddDEB  CC ABE EaD dA ACDE Ca

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen D  BDBEE  CDcDBDD EBBDDCEBDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 1 40
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 1 1 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 6 3 46
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 2 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 0 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,796 233,740 35 62 62 121 705

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
238,848 0,000 44 84 84 451 3661

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
374,182 0,000 24 44 44 73 524

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
268,878 0,000 44 76 76 246 1614

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 3 13,25 44 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 68 30 60,50 50 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe eddaCd dDABEDAeC bedccd C  a B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A cAaC EB  B C       bBDBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik dDBdDEBeDaCDAcE ECb cAEACD ACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEeBaDbDBDDDEBBDDCEBcEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 1 3 25
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 3 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 2 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,678 233,740 9 17 17 18 91

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
360,656 0,000 10 21 21 77 632

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
425,864 0,000 15 26 26 29 196

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
397,713 0,000 8 17 17 19 97

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 93 23 87,25 73 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDABEDcaC bDeEBDabb dD BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BbAcBAbCCEeBcBbCbAACDBEABCDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECD BAEdEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDcdDbDcBDDCacDEeDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 2 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 1 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,576 233,740 50 93 93 515 3965

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
200,832 0,000 48 89 89 522 4609

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
204,331 0,000 47 86 86 353 2548

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
225,616 0,000 48 88 88 406 2977

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 3 4 2,00 7 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 4 2 3,50 35 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 37 33 28,75 24 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe eeBAcBDbaEDcBabCeeEBDabCEaDCBc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal               e  c       CaDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik B DE  c   ec       A     A    

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDB E c  DdccaDD EBDDaaBbEebaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 1 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 1 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 0 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 0 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,553 233,740 39 66 66 128 753

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
263,360 0,000 39 76 76 381 2956

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
347,243 0,000 35 60 60 114 756

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
277,529 0,000 41 73 73 211 1401

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 67 30 59,50 50 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe Ad eed dD BEaAaC C bED EC  a B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AaBAdCdE bD  a A  CaEA DBDB  D

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBcCCbAdd ECb cA daDE CE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEbaDBEE BeDEDBcaDaBBDDCEBDECe

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 4 1 2 25
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 4 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 3 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,309 233,740 2 2 2 2 4

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
414,615 0,000 4 7 7 16 122

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
475,638 0,000 4 5 5 5 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
441,971 0,000 3 4 4 5 13

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 106 13 102,75 86 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDAeEDcaCbCeAE DEECbBDCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDABBAcCCECBcaCCCAACDBEABCDeBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDEdbBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,740 233,740 17 35 35 43 252

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
353,881 0,000 14 27 27 93 750

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
362,124 0,000 30 54 54 91 618

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
336,252 0,000 23 42 42 71 473

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 2 20,50 68 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 4 3 3,25 33 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 81 21 75,75 63 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DeBAEdDABEDAaCE  AacDaEC  DeBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B ABBAcCCE aDBCCCAA DB   CDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik adDEBdcCCbBDA ECD BA dEB ACdCD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen  eBEc BE aEDBCcDDEBDDCEBDEdDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 1 2 25
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 4 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 3 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 1 3 25
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,084 233,740 19 37 37 46 267

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
305,015 0,000 28 55 55 247 1803

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
404,233 0,000 18 34 34 43 304

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
350,160 0,000 16 31 31 52 344

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 0 16,00 53 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 78 12 75,00 63 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCdAEdD BED  C ee   D EC  D BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A  A C E     CCAA DBE  CDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEedDCC BD DaCD BAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEE cEdDEDBdDDDc DDCEBDEeDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 4 2 2 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 1 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,300 233,740 44 77 77 196 1132

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
218,250 0,000 46 86 86 489 4189

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
343,548 0,000 36 61 61 119 795

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
303,706 0,000 31 61 61 138 901

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 7 2 6,50 22 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 58 20 53,00 44 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DC AbBbeBEDc C Ce      C  a BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal   A     C b   eCCAAC          

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEedcCCDBDA ECe BAEAcBE CcCD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBaE BEdDED CDDDcBDaC d c D B

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 3 20
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 1 0 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 2 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 3 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 3 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 0 50
Beyin 2 1 0 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,346 233,740 14 26 26 30 167

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
376,764 0,000 6 14 14 50 410

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
374,241 0,000 23 43 43 72 523

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
370,269 0,000 12 27 27 37 224

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 5 5 3,75 38 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 88 26 81,50 68 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AEaDCaEBDABEDcaCECaAEDbEC dDCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAcCCdebc CCCAACeBEABDBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEaBDCC eBEDEdD dd eCDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEdBDBEEDBaDbaBDbDaBBDDCEcDECB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 4 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,271 233,740 31 57 57 99 581

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
298,276 0,000 31 60 60 272 1974

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
333,965 0,000 40 65 65 128 866

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
315,483 0,000 27 52 52 102 724

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 72 32 64,00 53 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBA B dBEDc C Cee BDd C  DCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ebAddAcCCcedcBCCCAAaDBabeCDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDE BDCCDBaA  CeAcAbd  Ed EC 

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEEDBEbDEDceDcDEBD CaBDEdDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 2 40
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 2 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 5 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF UĞUR BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,486 233,740 22 40 40 55 319

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
357,411 0,000 12 23 23 82 687

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
339,944 0,000 38 63 63 122 824

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
290,608 0,000 37 68 68 175 1123

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 79 24 73,00 61 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe A  DdBEBDdBEDbeCcbbAdDEc  BDCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAECCccbDBbCCAA C EABDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBdDE   CC Acb Edb BA dCD A  

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEE cCDdDBDbDEBBDDCEBDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 1 2 25
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 6 3 46
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 3 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,294 233,740 4 5 5 5 11

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
411,928 0,000 5 9 9 18 143

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
468,100 0,000 5 7 7 7 49

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
461,066 0,000 1 1 1 1 3

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 105 14 101,50 85 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCBEBDABEDABC CDAEDEECEBDeB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AdBdcCCEcDDBCCCbAeCBEAeDBeBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBDeCDABEDECDABAEdCDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEdBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 1 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PEHLİVANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,187 233,740 43 75 75 177 988

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
169,774 0,000 49 91 91 542 5194

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
404,896 0,000 17 33 33 41 301

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
317,935 0,000 25 49 49 94 695

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 2 9,50 32 13,57 14,34 10,14

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 58 12 55,00 46 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe A BDC   D eE   C b   D     D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Matematik dDBCDEeBDaCDABE ECbABAEACD ACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBeBEEDBaDEbBDDDEBaDDCEBDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 1 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,410 233,740 42 71 71 156 899

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
216,654 0,000 47 87 87 495 4240

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
373,845 0,000 25 46 46 75 526

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
288,548 0,000 39 71 71 182 1158

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 52 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 13,57 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,45 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,97 4,35 3,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,46 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,38 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 16,25 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 19,08 18,32 6,88

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,92 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,75 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,93 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 19,61 18,93 6,92

Toplam: 120 59 10 56,50 47 68,51 68,03 34,99

TYT Türkçe b BDCd  D      C  D  D E     B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AB A dC B           EA      C 

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBeDEBB CCDABE ECD aAEdCD    

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DE BeBEE cCDEDBDDDEBBD CE DEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 2 0 50
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 2 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 1 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,915 233,740 33 76 76 183 1038

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
322,910 0,000 20 43 43 184 1370

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
254,786 0,000 35 80 80 256 1779

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
210,948 0,000 41 90 90 458 3582

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 61 27 54,25 45 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCdecBD BEb  C ee   D     DCBc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ebABBAcCCECBDdCCCAACDBEABCD B 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik  bDEcdcC  BD   a    E  d    C 

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBdaD EdDEDcaDaDEBDaCEcDEbDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 2 2 15
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 4 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 2 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,448 233,740 17 33 33 41 242

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
355,364 0,000 13 26 26 90 727

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
365,590 0,000 23 50 50 86 584

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
371,367 0,000 14 25 25 35 216

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 82 22 76,50 64 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBeEBDABEDAdC C cEBDb Cd DCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B ABBAcCCE  bBCC Ad DBEAeCDbB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEB  CC BDcDEdD BA eEBE CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDacEDcEEDEDBCDbDEBDDCcdDEeDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 1 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 2 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 0 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE KOYUNCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,399 233,740 25 50 50 77 429

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
289,052 0,000 32 64 64 303 2217

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
372,267 0,000 22 48 48 79 540

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
341,221 0,000 17 39 39 67 427

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 72 15 68,25 57 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBd Bb BEDc C      D     DCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeA B  CC   D   CAACDBaA CDaB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEB DCC BDADECD BAEbEB  CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBbEDEDBdD   dDbCccDEeDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 1 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,546 233,740 16 32 32 40 241

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
291,546 0,000 31 62 62 293 2149

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
419,702 0,000 12 27 27 31 217

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
304,804 0,000 29 59 59 132 874

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 4 10,00 33 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 79 12 76,00 63 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DC A  D B  Aa b  cEBDEbC      

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BbABBAcdCECBDB C AAC  E  CD B 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BC EBB CC BDADECD BAdb BbA ECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDEdDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 3 0 60
Noktalama İşaretleri 4 1 0 25
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 1 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 0 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,374 233,740 1 4 4 4 10

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
396,680 0,000 6 11 11 32 249

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
484,265 0,000 1 4 4 4 10

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
431,730 0,000 2 6 6 7 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 105 15 101,25 84 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCeAEBDAaEDcaCECDAEBDdECddDeBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDABdAcCCECcDdCCCAACDBEABCDbBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDEeDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,347 233,740 35 81 81 233 1410

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
213,061 0,000 41 88 88 504 4327

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
324,501 0,000 26 67 67 138 955

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
303,857 0,000 30 60 60 136 895

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,24 14,34 10,14

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 55 23 49,25 41 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCBEcD BED  CECabaD aCE DeB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Matematik BDBCDEeB CCbcBb cCD Bc dCe   E

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen bEEBDBEcDBeDEDBDaDEBBDDCadDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 4 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 2 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 2 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 2 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,686 233,740 13 28 28 32 172

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
314,332 0,000 24 50 50 216 1574

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
428,369 0,000 11 24 24 27 186

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
409,778 0,000 5 10 10 12 63

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 1 20,75 69 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 84 11 81,25 68 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDABEDAaC  D EBD  C  D BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeABBAcCCE               aDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECD cAEbEBE CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDceDbDEBDDCEBDEeDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,919 233,740 26 56 56 98 572

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
269,676 0,000 36 74 74 366 2766

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
362,523 0,000 24 52 52 89 613

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
296,591 0,000 31 64 64 155 1030

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 0 11,00 37 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 0 14,00 47 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 67 12 64,00 53 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe    DC  B  BED  C  D  D E     B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAECCEB D              DB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEeBcCCD BE  Ce BAEeCDE  a

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEdBDBEEDBdDdDBDeDEBBDDCEBDcea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 1 0 20
Noktalama İşaretleri 4 1 0 25
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 3 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 2 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,636 233,740 36 82 82 265 1550

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
284,338 0,000 34 67 67 316 2328

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
244,948 0,000 37 82 82 274 1911

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
242,971 0,000 37 84 84 343 2370

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 13 0 13,00 43 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 3 4,25 43 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 53 22 47,50 40 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBA BDe EDc C Cee  DaEC  D Bb

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal   A    CC      CCAA DBEA CD   

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik ddDEedcCC dD   C  c   dBE     

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEE dEEDdDcd DDE D C ccEeDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 2 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 2 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 5 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 1 1 33
Periyodik Özellikler 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORA DOĞANE R 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,141 233,740 31 73 73 171 968

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
271,339 0,000 35 71 71 358 2712

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
311,702 0,000 27 72 72 162 1101

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
315,196 0,000 26 53 53 103 730

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 63 29 55,75 46 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCdEBDABEDc C CeeEDdbC  DCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A BAceC  b            eDB BaCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik dDBCDEcBDCCDdBEbEdD d ceC Eb  

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEbBDBEd ddDEDBD  EdBDDbEccECB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 2 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 4 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,099 233,740 15 31 31 38 232

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
344,639 0,000 15 33 33 112 894

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
374,010 0,000 21 45 45 74 525

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
321,669 0,000 23 46 46 89 628

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 24 2 23,50 78 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 5 3,75 38 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 82 21 76,75 64 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCde Be BdDcBC Cb EcD  C  D BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal eDABBA CCc  D CCCAACDBEABCDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEeBcCCaBDADECD aAbAbBE CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEcddDeDdBDDCEBDE bB 

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 3 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 0 50
Beyin 2 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,105 233,740 23 48 48 72 398

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
443,231 0,000 1 2 2 5 25

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
233,968 0,000 38 84 84 293 2049

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
398,185 0,000 9 16 16 18 95

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,43 18,32 6,88

Toplam: 120 73 12 70,00 58 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBeABEDAaCECDbEaDEECEBDCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BbABBAECCECBDBCCCAACDBEAaCDaBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik eCDEBd CC BDA  CD dAEdEaEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 3 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 2 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,384 233,740 43 92 92 437 3010

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
291,921 0,000 30 61 61 290 2141

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
162,303 0,000 41 91 91 458 3370

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
173,230 0,000 44 94 94 558 5079

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 2 4 1,00 10 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 3 4 2,00 20 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 9 12 6,00 20 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 43 32 35,00 29 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe eC AEdD BED  C eb   b     abB 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDABBAcCCECaDdCCaAACDBcABCDb a

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik   DEc     aD   ab cc          

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen eD Ea   dabaBe D d D CEa ceDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 0 20
Noktalama İşaretleri 4 1 3 25
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 2 4 15
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 1 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 2 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0
Atomun Kuantum Modeli 3 1 1 33
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 0 50
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,142 233,740 3 9 9 9 33

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
397,883 0,000 5 10 10 29 239

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
442,717 0,000 6 14 14 15 120

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
426,728 0,000 4 8 8 9 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 99 14 95,50 80 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCeAEBDABEDcaC CDAEBD  C  DCBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal eDABBAcCCcCacBCCCAACDBEABCDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDdDECDABA AEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBeDDDcBDDCEBDEebBc

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 1 1 50
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,682 233,740 38 85 85 308 1821

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
389,200 0,000 7 12 12 40 299

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
130,512 0,000 44 95 95 523 4291

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
289,982 0,000 32 69 69 177 1132

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 17,43 18,32 6,88

Toplam: 120 49 15 45,25 38 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDAB D aeECDAEBDEECEBDC c

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal  c  B ECCEbBDBCCCAACDBEABC   a

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik  dDd B e  ceAe Ce c  A d      

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 2 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 0 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 4 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 2 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,036 233,740 20 43 43 62 335

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
300,661 0,000 29 59 59 265 1908

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
387,475 0,000 19 39 39 57 417

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
311,344 0,000 28 56 56 119 783

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 77 20 72,00 60 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AceDCB  DAeED aC  D EDdEb    B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAcCCEB  B CC Ae  dAeDBDB Cb

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBdDCC AcEDECe cAbACDE  c

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEDdCDEDBDDDEBBD C BDEde

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 2 20
Noktalama İşaretleri 4 1 1 25
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 6 4 46
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,452 233,740 22 47 47 71 394

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
380,694 0,000 8 13 13 44 370

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
302,211 0,000 28 73 73 174 1193

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
337,789 0,000 19 41 41 70 463

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 0 0 0,00 0 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 16 3 15,25 51 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 73 13 69,75 58 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe eEBDCBcBDABEDcaC CDAEDE C  DCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAcCCEB c dCCAA   EABDBDBB D

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BD dDcB DCC AB    D BAEb     E

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen           CDEDBDDDE BDDCEcDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 2 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,605 233,740 2 7 7 7 20

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
417,094 0,000 2 5 5 13 110

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
441,444 0,000 7 15 15 16 124

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
429,651 0,000 3 7 7 8 22

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 102 15 98,25 82 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDABEDcBC CDccBDEEC BDeBE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ebABBAcCCECcDBCCCAACDBEABCDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDdBdDCCDBDADECDABAEbEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDBCDaDEBDDCEcDECbeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 3 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,241 233,740 14 30 30 34 190

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
330,628 0,000 19 41 41 164 1196

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
406,856 0,000 16 31 31 38 285

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
325,573 0,000 21 44 44 83 586

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 2 11,50 38 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 83 15 79,25 66 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe D BA B  eED  C b    DEE   D B 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal  bABBAECCc BDabCCAACDBEABCD BB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEedDCC BD D dDABAcAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEEDBEEDEDBaDDDEBDDCEcDEeDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 2 1 50
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 2 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,221 233,740 34 79 79 222 1318

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
259,884 0,000 39 79 79 393 3044

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
286,382 0,000 31 76 76 198 1380

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
238,713 0,000 39 86 86 363 2508

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 1 5,75 58 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 0 5,00 50 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 17 5 15,75 53 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 56 24 50,00 42 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AEeeCd ceAB DA      cD  d  D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AeBdcCdEcbDdeCCAACCd AB B B CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik  aB DEB cC D          E CDEcCE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DE  DaEE BCDEDB     BDaCbBDEba

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 2 1 50
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 1 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 4 2 31
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 1 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 1 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,927 233,740 21 44 44 66 360

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
322,079 0,000 21 44 44 187 1393

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
357,060 0,000 25 57 57 95 657

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
338,652 0,000 18 40 40 68 448

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 6 0 6,00 60 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 76 21 70,75 59 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCB cDABdDA C C AdDEEbE b B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAcCaEBecd a AA  adABDBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDe DEBBDCb A E E D BAEAC E C 

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEaDBEEDB DEDBDD   BDbCEBDcee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 2 3 40
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 0 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 1 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 0 33
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,916 233,740 8 16 16 17 74

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
344,013 0,000 16 34 34 115 905

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
452,462 0,000 4 10 10 11 93

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
401,127 0,000 7 13 13 15 85

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 93 17 88,75 74 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBeABEDABC Ce  BDc Cb DeBc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A dA CCc acaCCCAACDBEAeCDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBB CCDBDADEbDABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BeBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCbBDEeDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 1 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 0 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,283 233,740 18 34 34 42 247

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
309,749 0,000 26 52 52 228 1669

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
403,870 0,000 17 35 35 45 308

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
343,333 0,000 16 36 36 62 404

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 0 13,00 43 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 79 13 75,75 63 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe A BDC   D  ED  C CD  D     D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAcCCaBbD b CAA  BdA DBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDdCDEBBDCCaAB DECD BAEdCDE CE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DE aeBEEDBdDEDBDDDEBBDDC cDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,317 233,740 5 11 11 11 43

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
415,867 0,000 3 6 6 14 117

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
414,832 0,000 13 28 28 34 246

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
444,809 0,000 1 3 3 4 11

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 98 19 93,25 78 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDCBEBDABEaABCECedEDEECEaDCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBAcCCEBbD CCCcAeCcEABDBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBDCCaABEDECD BAdACDEACE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen eEaaDBEcDBCDEDBeDDEcBDDCEBDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 5 0 100
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 1 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 2 2 50
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,047 233,740 10 20 20 21 109

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
310,893 0,000 25 51 51 222 1646

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
469,717 0,000 2 6 6 6 43

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
380,646 0,000 11 21 21 29 171

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 2 14,50 48 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 88 9 85,75 71 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBA BD BEDc C e A  DE    D B 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal e A  dcCC  B   CCAACDBEABCaDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDA ECeABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDEdDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 2 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 12 1 92
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 1696 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,164 233,740 4 10 10 10 41

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
365,865 0,000 11 19 19 69 560

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
459,770 0,000 3 8 8 9 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
377,232 0,000 13 23 23 31 185

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 0 14,00 47 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 95 8 93,00 78 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCB  BD BED  C  D   D E   D B 

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ebABBAcCCECBDBCCCAACDBEABCDDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECe BAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBEEDEDdCDDDEBDDCEcDEdDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 1 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,607 233,740 40 88 88 333 2036

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
199,451 0,000 42 90 90 525 4632

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
292,628 0,000 30 75 75 188 1302

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
258,637 0,000 35 82 82 287 1888

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 0 5,00 17 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 10 4 9,00 30 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 46 14 42,50 35 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe A        A  D              D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A a  CC   cB C Ab  a   D  B CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEe  CCDABEDEd  dAE C E  E

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEcBDBEE  dDaDaDbDE      e   e

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 0 20
Noktalama İşaretleri 4 1 0 25
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 2 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 1 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 2 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 1 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 1 1 33
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 0 0 0
Beyin 2 0 0 0
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 0 0 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,786 233,740 9 18 18 19 98

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
338,914 0,000 17 36 36 133 1008

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
445,790 0,000 5 13 13 14 113

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
401,009 0,000 8 14 14 16 87

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 20 2 19,50 65 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 89 10 86,50 72 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBA BD BEDc C CD E D     D Bc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal B A BAcCCEbBD  CC A DB ABCDDB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen aDBEE BEcDEDBCbDDEBDDCEBDEebaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 1 0
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 13 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,751 233,740 30 72 72 166 936

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
309,181 0,000 27 53 53 232 1681

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
274,210 0,000 33 78 78 226 1517

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
239,321 0,000 38 85 85 359 2494

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 62 24 56,00 47 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe c  A BD BED  C C d  D     D dc

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeAadAbCCbCBDdCCCAACDBEABCDDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BCDEe cC  BD e Ce cA   B   ECe

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEEDBE D  BaDbDE DcbaaD  DaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 2 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 2 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 3 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 4 2 50
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33
Atomun Kuantum Modeli 3 1 0 33
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 0 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 0 1 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,668 233,740 6 12 12 12 47

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
412,963 0,000 4 8 8 17 136

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
414,315 0,000 14 29 29 35 249

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
378,194 0,000 12 22 22 30 183

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 96 13 92,75 77 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBecBDABED aCEC  EBDEECbBDCBd

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ebABBAECCECBDBCCCAACDBEABCD B 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik BdDEBB CCa DAD Ca BAEAEB  CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BcBEEDBEdDEDBaDDDEBDDCEBDECDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 2 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 0 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EGE SEFA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,433 233,740 41 89 89 338 2086

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
369,749 0,000 10 17 17 61 504

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
133,745 0,000 43 94 94 516 4162

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
253,735 0,000 36 83 83 300 2033

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 17,43 18,32 6,88

Toplam: 120 46 13 42,75 36 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBAEBDA EDAaCEC  E  EEbccDeBd

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDABBA  Cc aDBCCCAACDBEABCDbBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik    E  b    D D  c  A        e 

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 2 2 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 1 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 1 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE GÖNÜLTAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,713 233,740 39 86 86 311 1850

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
257,628 0,000 40 81 81 405 3113

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
251,513 0,000 36 81 81 265 1828

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
200,099 0,000 42 91 91 493 3990

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 0 5,00 50 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 53 36 44,00 37 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe cEBDeddBD edDc C de cD  Ca D d

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A  bbCC B cB CCdA dBEABDc BBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik eDBeDEa Db   BE  aD c  bCad bd

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DadBDBEEbdCD  BDD   B DCEcDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 2 2 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 1 3 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 3 5 23
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 3 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 1 2 33
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 0 33
Atomun Kuantum Modeli 3 1 0 33
Periyodik Özellikler 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,761 233,740 19 41 41 56 323

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
259,893 0,000 38 78 78 392 3042

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
433,942 0,000 10 22 22 24 159

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
334,479 0,000 20 43 43 72 487

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 2 9,50 32 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 77 18 72,50 60 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe A BeC   D  ED  C Cb  D     D  

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A  AcCCcaacBCCCAAeC EAeDccB aD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBB CCDABEDECD BAEdCDE CE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEdaDBEEDcCDEDBDDDEBBDDCEBDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 0 0 0
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 2 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 10 1 77
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 0 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 1 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,924 233,740 12 25 25 28 159

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
355,396 0,000 12 25 25 88 725

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
400,300 0,000 18 37 37 51 331

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
371,165 0,000 15 26 26 36 220

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 88 24 82,00 68 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DdBAEBD BEDAaC CebEBDaECdBD BE

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BeAdcA CC eacdCCCAAeDBEABCDDBB

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik B DEBBcCCaBDAcECD cAEcEBaACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBEE BEEaEcBCDDbEBDDCEBDEeDBB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 0 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 2 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 3 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 1 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,449 233,740 11 23 23 26 148

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
347,925 0,000 14 30 30 106 848

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
408,770 0,000 15 30 30 37 276

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
396,851 0,000 10 18 18 20 103

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 88 20 83,00 69 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AcBDCeEBDAeEDABC CebEDEECEBDeB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A BAECCEBe          EAecBDBBCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik aDBeDEBdDCCDABEDECbABAEdCDEcCE

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEDBeDEDBDeDEBBbDCEBDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 4 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 2 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 4 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 7 1 88
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SOYLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,596 233,740 44 95 95 595 5699

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
161,757 0,000 43 93 93 550 5335

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
152,214 0,000 42 92 92 482 3613

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
192,089 0,000 43 92 92 520 4341

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 15,24 14,34 10,14

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 0 0 0,00 0 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 4 6 2,50 25 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 19 19 14,25 12 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DecAcBDABEDcaC Ce  c          

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Matematik BbDc ccC c c  EC              

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen           bcdbDaDcBD          

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 3 20
Noktalama İşaretleri 4 2 1 50
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 1 4 8
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 2 2 25
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 0 0 0
Beyin 2 0 0 0
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 0 0 0
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,677 233,740 24 49 49 75 406

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
287,989 0,000 33 65 65 305 2233

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
382,718 0,000 20 40 40 62 462

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
322,767 0,000 22 45 45 86 617

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 1 11,75 39 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 72 12 69,00 58 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDC      ED    CD  DdE     B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A  A CCE Dc  CCdA   EA DB BaCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBB CC ABE Edb BAEACDEc E

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEaD EEDBeDEDBDDDaBBD C cDEeB

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 0 20
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
HİKÂYE 4 1 0 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 8 3 62
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 6 0 75
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 0 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,762 233,740 37 84 84 306 1817

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
314,354 0,000 23 49 49 215 1572

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
201,638 0,000 40 87 87 362 2596

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
311,782 0,000 27 55 55 116 779

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,43 18,32 6,88

Toplam: 120 51 24 45,00 38 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe aCeAcBDABEcABCECbcaBDEEC BbC a

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal ecA BdaCCE BcBaCCcbeDBEA CDDBa

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik  bDEB  CC BD   be BAddEB  CECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 1 1 25
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 3 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 6 3 46
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 5 1 63
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,934 233,740 28 67 67 141 818

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
333,703 0,000 18 39 39 149 1114

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
265,917 0,000 34 79 79 235 1622

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
264,550 0,000 34 80 80 267 1741

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 5 3,75 38 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 67 34 58,50 49 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AEeDeeEeDABEDcaC CDAEDa C  aCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal ABBA CCEcbceeCCAAe BEAdDBDB CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDdb Ee  C bABb  CD a  bCb   c

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEDdCDccBDbbcBBaDCEaDEba

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 2 60
Noktalama İşaretleri 4 1 3 25
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 1 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 2 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 4 5 31
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 4 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 2 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 0 2 0
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,620 233,740 32 74 74 173 979

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
302,225 0,000 28 57 57 255 1864

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
278,116 0,000 32 77 77 218 1467

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
267,964 0,000 33 78 78 249 1639

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 4 4 3,00 30 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 61 22 55,50 46 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe DCBA BDdeEDA C CeAEBDcEC  a Bb

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Sosyal BDAa A CCE   Be CAA DB    baB 

Cevap Anahtarı B BDABBAECCECBDBCCCAACDBEABCDDBB

TYT Matematik  eDE  cC DBb   C   A  dc     D

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBdEDBEEDcDcC c dBDDCEaDECDeB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 3 1 60
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
HİKÂYE 4 2 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 1 1 33
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 1 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 4 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 1 67
Periyodik Özellikler 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 2 0 100
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,510 233,740 29 69 69 146 850

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
153,741 0,000 44 94 94 554 5456

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
437,913 0,000 8 17 17 18 141

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
315,907 0,000 25 51 51 100 721

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 0 7,00 23 15,24 14,34 10,14

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 59 6 57,50 48 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe   B E   BEDA         E        

Cevap Anahtarı B DCBAEBDABEDABCECDAEBDEECEBDCBE

TYT Matematik BCDEBBDCCaBDc ECD BAEAEBEACECD

Cevap Anahtarı B BCDEBBDCCDBDADECDABAEAEBEACECD

TYT Fen BDBdEDBEEDEDBCDDDEBDbCEBDEeDaB

Cevap Anahtarı B BDBEEDBEEDEDBCDDDEBDDCEBDECDBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Edebi Akımlar 5 2 0 40
Noktalama İşaretleri 4 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Fıkra 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 11 1 85
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 3 1 75
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,310 233,740 7 14 14 15 62

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
372,626 0,000 9 15 15 54 458

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
435,523 0,000 9 20 20 22 150

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
407,581 0,000 6 11 11 13 70

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 19 2 18,50 62 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 94 14 90,50 75 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDCBEBDABEDcaCEbDcEDEEC  DeB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AB AcCCEB  B CCAA   EAeDBD  CD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BDBCDEBBDCCaABEDECDABAEeCD* Cd

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DEEBDBEEDBCDEDBcDDEBBDDCEBDEea

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 2 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 1 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 0 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 9 3 69
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 8 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 4 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 4 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 3 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,815 233,740 42 90 90 347 2157

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
268,183 0,000 37 75 75 368 2806

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
229,039 0,000 39 85 85 304 2137

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
236,228 0,000 40 87 87 372 2587

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 1 3 0,25 3 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 5 3 4,25 43 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 48 25 41,75 35 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe A  DCd  e BdD cC Ce ED  C  D B

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal A cA CCcB  aCC Ad C  AeDBDB Cb

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik aD eDE c C c     C  BA   D A  

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen e b  cE   eDED DabE BDbCEcDEba

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 1 0 20
Noktalama İşaretleri 4 3 0 75
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 1 25
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 3 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 7 2 54
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 1 1 13
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 1 1 25
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 0 2 0
Newton'un Hareket Yasaları 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 2 0 67
Periyodik Özellikler 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ 11.SINIF 1.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,032 233,740 27 61 61 119 702

Puanı Hesaplanan: 96 96 613 6426

SÖZ
319,246 0,000 22 45 45 198 1454

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

SAY
298,919 0,000 29 74 74 181 1237

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

EA
318,034 0,000 24 48 48 93 693

Puanı Hesaplanan: 96 96 617 6623

Katılımlar: 44 96 96 617 6623

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 15,24 14,34 10,14

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,43 5,44 3,61

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,80 4,35 3,07

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,34 3,41 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,10 3,25 2,43

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 16,66 16,44 11,04

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,43 18,32 6,88

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,53 6,74 2,51

Kimya 10 7 1 6,75 68 6,31 6,55 2,03

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,30 5,64 2,38

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 18,14 18,93 6,92

Toplam: 120 67 23 61,25 51 67,46 68,03 34,99

TYT Türkçe AEBDC EBDABEDcaC becEDEECE DCB

Cevap Anahtarı A AEBDCBEBDABEDABCECDAEDEECEBDCB

TYT Sosyal AcBA edEB cc CCAA  ab eDB BaCD

Cevap Anahtarı A ABBAECCEBDDBCCCAACCBEABDBDBBCD

TYT Matematik BD CDE e C e B    e BA  CD    

Cevap Anahtarı A BDBCDEBBDCCDABEDECDABAEACDEACE

TYT Fen DE  DBEcDdCDEbB  DEBBDDCEcDEee

Cevap Anahtarı A DEEBDBEEDBCDEDBDDDEBBDDCEBDECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Edebi Akımlar 5 4 1 80
Noktalama İşaretleri 4 3 1 75
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Edebiyat ve Toplum İlişkisi 2 1 0 50
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Fıkra 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 2 1 0 50
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 2 1 1 50
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 6 3 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 3 2 0 67
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 13 5 3 38
Esas Ölçü ve Birim Çember 8 3 0 38
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 4 1 0 25
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 4 3 1 75
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 3 2 0 67
Newton'un Hareket Yasaları 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67
Atomun Kuantum Modeli 3 3 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 2 2 0 100
Beyin 2 1 1 50
Göz 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
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