
SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DİLA ÜÇTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,658 271,570 13 41 41 756 4346

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 3 5 1,33 13 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,82 10,61 4,19

Fen 20 6 13 1,67 8 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 37 39 24,00 27 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) c CbaABBDCdCBdccbDaC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACB c abcb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CD AbBBAaa

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) Dd bdbBAdD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDA AcbCA     c  Ba

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) bB bAabaaddbBDbAabBd

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 1 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 1 75
SPORTS 5 0 4 0
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 2 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM MERVE AVC I 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,680 271,570 4 13 13 111 468

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 15 3 14,00 70 8,82 10,61 4,19

Fen 20 15 4 13,67 68 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 70 16 64,67 72 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) DCCDDbBBDCdCBCBBAa C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) AdBDbbBCBc

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDaAdBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) B DAaABdbA CADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDcACDCaCCbBD ADDBd

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,600 271,570 3 10 10 65 273

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,82 10,61 4,19

Fen 20 17 3 16,00 80 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 76 14 71,33 79 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) cCCDDbdBcCaCBCBBADBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBDACBCBb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDDACBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DdADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDAbABACbBCAbADCcBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAACDCcCCCBDAAcDBa

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 5 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 2 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE VARDAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,635 271,570 6 20 20 235 1123

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 10 5 8,33 42 8,82 10,61 4,19

Fen 20 16 4 14,67 73 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 63 19 56,67 63 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR)  CCDbbBBDCdCBCBacD C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACcDd BdBb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDDACcBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) B  Aa B bc CAcADCcBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAAaDCcCCbBDAADDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 2 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ŞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,154 271,570 11 39 39 740 4234

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 6 6 4,00 20 8,82 10,61 4,19

Fen 20 9 9 6,00 30 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 38 35 26,33 29 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR)   CbcbBdDaBCBC cba C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBb  cCcb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDcddB AcC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCAcB*cbBD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) Bb      bccCbD DCcB 

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) dBcdbCcCd C BDAdaDBd

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 2 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 2 2 50
SPORTS 5 3 2 60
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 2 2 29
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 0 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE ŞEKERU TA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,762 271,570 15 44 44 1128 8169

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 2 6 0,00 0 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 8,82 10,61 4,19

Fen 20 5 11 1,33 7 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 20 44 5,33 6 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBc dcdBCda aB Dbdb 

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) b b  dadC 

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDA cdAbca

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBc dcc ba

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) C Bda c b    d  c  a

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) dBbDbccB daBCbd  bd 

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 0 3 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 2 1 50
SPORTS 5 0 4 0
BIOGRAPHIES 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 4 20
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMIR TARIK BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,915 271,570 8 25 25 319 1604

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 10 6 8,00 40 8,82 10,61 4,19

Fen 20 13 4 11,67 58 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 57 23 49,33 55 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) aCCDD dBDCaCBCBabD C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBcbaBaBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDbAdBBdDC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) cC DBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) cDcA AB b  aAbADCcBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) bBD AbDad CC DAADDBB

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 0 80
BIOGRAPHIES 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 1 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 1 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ADA ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,234 271,570 1 2 2 9 32

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 7 1 6,67 67 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,82 10,61 4,19

Fen 20 18 2 17,33 87 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 81 6 79,00 88 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR)  CCDDABBDCBCBCBBADBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) AC DAaB BD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDbACBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDAaABACABCADADCBBb

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAAaDCBCCCBDAADDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ŞENTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,489 271,570 7 24 24 300 1468

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,82 10,61 4,19

Fen 20 15 5 13,33 67 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 61 24 53,00 59 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR)  CCbc dacCdCBCdaAD C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBDAaBdBc

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDbACdBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCAcBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDAC B CcBaAaADacBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAACbCaCdaBDAADDBd

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,544 271,570 14 43 43 859 5143

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 5 10 1,67 8 8,82 10,61 4,19

Fen 20 8 11 4,33 22 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 37 42 23,00 26 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) c CbDbdBDCad CdBdbBa

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) cCdac BCBa

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CbD Cd AcC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCdaBdBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) ccDAaA  Cbaa b ca aC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBcbAacdBdCbc AcDbBa

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 2 3 40
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 1 5 14
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 4 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCER HIZLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,329 271,570 5 15 15 142 618

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 18 0 18,00 90 8,82 10,61 4,19

Fen 20 16 4 14,67 73 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 68 16 62,67 70 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) D CbDABaDCaCB aad aC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACdDb BddD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDDACBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCcABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDACAB CA CADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAAaDCdbCCBDAADDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 3 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 1 75
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 0 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU AKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,997 271,570 2 7 7 52 223

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,82 10,61 4,19

Fen 20 15 4 13,67 68 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 73 15 68,00 76 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CaDbBaCBCBCDBBADDCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBda ADadA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBdAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBDACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDADACBAbABACADDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) dBDDAADBbCCBCDaAd BC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN KINIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,214 271,570 9 28 28 375 1873

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 11 8 8,33 42 8,82 10,61 4,19

Fen 20 10 10 6,67 33 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 56 33 45,00 50 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) cCCbDABcDCBCBCBBbDBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACccAbBadb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CbcAacBAbC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) aDDAaABdCAcCbDdcC Bd

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAAaDacCCbdaAcaDac

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 3 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YAVUZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,824 271,570 10 37 37 644 3437

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 6 9 3,00 15 8,82 10,61 4,19

Fen 20 8 7 5,67 28 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 46 33 35,00 39 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) adacBBC CcCDBdAaDCCa

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBaaCcDBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcABdCdbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBaACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBcCadDba A Ac  d ca

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDDd cB C  CaaAb Ba

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 2 4 29
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 2 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,618 271,570 12 40 40 751 4303

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 15 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,13 10,96 5,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,73 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,11 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,60 7,76 3,03

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 8,82 10,61 4,19

Fen 20 9 11 5,33 27 9,73 10,90 4,83

Toplam: 90 43 43 28,67 32 46,13 51,01 23,61

Sözel (TÜR) aCCbDABBcCdCBCBcbaBa

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) bCBDdCaaBb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CcbbCBaAcC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCAcBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT)  acbbdaddA CbDcb  ad

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) bBcdACDdcCCbdDccDcBd

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 2 5 29
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEZER N 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,257 271,570 4 8 8 63 266

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,90 10,61 4,19

Fen 20 15 5 13,33 67 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 73 13 68,67 76 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) C acaaCBC CDBBADDCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBdB AcBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBdADDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCB ACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDADACBACABACADDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) aBbDAADBCCCaCDaAcDBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 0 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KILIÇ 156 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,305 271,570 12 23 23 276 1321

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,90 10,61 4,19

Fen 20 15 5 13,33 67 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 58 30 48,00 53 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) aCbbD BBDCBCBCcabadC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) bdBbbbBCdb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDbAddcADb

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCAcBdBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDA ddcCABCADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDbAaDCBCCdBDAADDad

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 0 3 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 3 2 60
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DURGUT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,834 271,570 7 16 16 154 705

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,90 10,61 4,19

Fen 20 15 4 13,67 68 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 65 20 58,33 65 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) C aABBCBCdCDBB DbCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR)  d BCcDdCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcABBdAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBacCD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) aBBCcADACcACbBAdADDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) BBDDAADBbCCaCaC bDBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 0 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 3 2 60
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 3 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİN DORUKTIRAŞOĞLU 1235 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,370 271,570 8 17 17 161 745

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,90 10,61 4,19

Fen 20 15 4 13,67 68 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 67 21 60,00 67 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) DCCDcbBBDCaCBCaBcaBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBDbbaCBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDcAdBaAcC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDcACdBc AaCADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBbAACcCBCC BDAcDDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAMAN ÜNAL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,013 271,570 2 3 3 19 77

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 19 0 19,00 95 10,90 10,61 4,19

Fen 20 16 4 14,67 73 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 78 11 74,33 83 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) aCCDDABBDCBCBCBBADBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBaAbaaBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDaAdBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDACABACA CADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDbAaDCBCCCBDAAcDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 7 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,853 271,570 14 30 30 397 1959

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 10 7 7,67 38 10,90 10,61 4,19

Fen 20 12 6 10,00 50 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 54 25 45,67 51 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) C aAadCBCBCbBd DDCC 

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DB BbcbdCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) C A BdAcDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBAdCBDACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) dBcbDADbC Abb AaAD B

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDDAADddCC Cb AAbBb

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 1 75
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 1 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKBULUT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,669 271,570 3 6 6 37 167

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,90 10,61 4,19

Fen 20 14 6 12,00 60 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 77 13 72,67 81 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBDABaCBCBCDBBADDCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBdBbcDBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBCAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBDACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDADACdACABACADcB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBbDcADBCCdBdDaAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KIRAYLAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,071 271,570 13 26 26 329 1653

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 12 3 11,00 55 10,90 10,61 4,19

Fen 20 13 7 10,67 53 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 55 26 46,33 51 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CacABdCBCaCbBBADDCdc

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bdaBCdDBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcABBd    

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCdDAaa

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDAcACdAd    AD B

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDDdADcbCaBdaCAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 1 1 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 3 2 60
BIOGRAPHIES 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 0 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMACA 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,277 271,570 11 21 21 263 1270

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,90 10,61 4,19

Fen 20 15 5 13,33 67 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 62 21 55,00 61 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) C DABcCBCcCDBBADbCCc

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DB aa DBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBCAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBbACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDAcbaBbCd ddd   

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) BBDadADBaCCaCDaAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 1 5 14
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN EKMEKÇİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,132 271,570 9 18 18 185 841

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 15 2 14,33 72 10,90 10,61 4,19

Fen 20 14 6 12,00 60 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 63 20 56,33 63 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBaAB CBCaC BBAcbCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBaB ADBCb

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBCADDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBAddc Aaa

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDcDAC  C BACAcDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) aBDDcADBbCCaCDaAdDBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 1 75
SPORTS 5 1 3 20
BIOGRAPHIES 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 0 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YILMAZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,348 271,570 21 45 45 1143 8423

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 10,90 10,61 4,19

Fen 20 3 16 -2,33 -12 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 26 57 7,00 8 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) cbCccbBdcCabBCBdAbBb

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) dCaacbBaBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDDcCBccab

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) bCdbcbBcdD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT)   c dA bacBb D bbdab

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) adbdAdcbdbbCabccb aB

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 2 2 50
SPORTS 5 1 4 20
BIOGRAPHIES 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 0 5 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 0 4 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇEBİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,362 271,570 16 34 34 486 2447

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 7 9 4,00 20 10,90 10,61 4,19

Fen 20 11 6 9,00 45 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 50 27 41,00 46 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBDbaBCBCcCDBa DbCC 

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBdB AadCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABdC cDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBA C bACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) bBcCcAbAa dC B acb B

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) dBDaAAD dCCBdDa AcB 

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 0 75
SPORTS 5 3 1 60
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 0 5 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 1 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ŞENGÜL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,599 271,570 19 38 38 714 4078

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 3 3 2,00 20 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 4 8 1,33 7 10,90 10,61 4,19

Fen 20 10 8 7,33 37 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 41 29 31,33 35 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) DCbba ddDdaCBd aAD C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) AdB   B cb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CD AC cA C

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT)     bAaA b a D cdBab

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CB dAabdcCdbdDA DDBB

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 1 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 0 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 1 4 14
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNEL DİLA YAPRAK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,921 271,570 1 1 1 8 27

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,90 10,61 4,19

Fen 20 19 1 18,67 93 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 82 7 79,67 89 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBDABBCBC CDBBbDbCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBdBbADBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBCAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBDACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDADACBACABAaADDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDDAADBCCCBCDCAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR NERMİN GÜLER 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,086 271,570 5 9 9 64 268

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,90 10,61 4,19

Fen 20 16 4 14,67 73 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 73 14 68,33 76 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBDAadCBCBCDBB DDCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBaBCdDBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBCAaDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBcAC 

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDADACcAa BACADcB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) aBDDAADBCCdaCDaAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞAHİN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,637 271,570 15 31 31 409 2042

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 3 0 3,00 30 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 10 4 8,67 43 10,90 10,61 4,19

Fen 20 14 4 12,67 63 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 50 19 43,67 49 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) DbCaD BBcCddBCcd   C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBDA BCBb

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) bD AdBBAcC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) D    C  B 

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BaDACA  Cc C DbD  Bb

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDbAaDCaCC BDAADcB 

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 0 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 0 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 1 0 25
SPORTS 5 1 0 20
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 4 2 57
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNİL SIÇRAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,632 271,570 10 19 19 191 869

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 15 1 14,67 73 10,90 10,61 4,19

Fen 20 12 7 9,67 48 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 66 18 60,00 67 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR)  CCDDABBbCdCBCccbDBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBabbBCBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDcACBBAbC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDc AB C  CADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBbbAaDCaCC BDcdDDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 1 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,690 271,570 17 35 35 513 2565

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,90 10,61 4,19

Fen 20 11 9 8,00 40 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 51 35 39,33 44 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CaDcaBCBCcdcBBAcbCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBdBadcBCb

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) aDABBdAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCcacCD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCc DcaBA  BcaA ad

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) aBDDAADBddCaCbaAbbdC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 2 3 40
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 2 4 29
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF ALP ÇİFÇİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,680 271,570 18 36 36 561 2859

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 6 9 3,00 15 10,90 10,61 4,19

Fen 20 13 7 10,67 53 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 50 35 38,33 43 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) daDABBCBCdCDadAbbbCa

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBaBCcaBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABadbcDa

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCdaACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) aBcCD DdCc  bccC  bd

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) dBDDAADBddCabDCAbDBb

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 3 2 60
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 2 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTUNTEPE 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
421,287 271,570 6 11 11 85 357

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 16 2 15,33 77 10,90 10,61 4,19

Fen 20 17 3 16,00 80 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 72 15 67,00 74 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) aCCDDbBBbCaCBCBBAcBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) AdBDc BdBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDcAdBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDACAB bA CAaADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAACDCBCdaBDAADDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 0 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,617 271,570 20 42 42 818 4828

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 21 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 11,40 10,96 5,53

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,54 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,38 6,39 4,09

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,29 7,76 3,03

Matematik 20 8 7 5,67 28 10,90 10,61 4,19

Fen 20 6 12 2,00 10 11,10 10,90 4,83

Toplam: 90 35 37 22,67 25 51,60 51,01 23,61

Sözel (TÜR) Ca   Bd CadD   abCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR)  ddBCcbaC 

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcA BdADDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) bBABbdb Ca

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) dB CDAbAC c  BdbA cc

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBD  bDdaddaCcaAbcBb

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 1 75
SPORTS 5 1 3 20
BIOGRAPHIES 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 3 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 3 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YEKTA 122 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,305 271,570 1 32 32 416 2079

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 2 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,33 10,96 5,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,83 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,34 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,84 7,76 3,03

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,66 10,61 4,19

Fen 20 12 6 10,00 50 7,50 10,90 4,83

Toplam: 90 57 29 47,33 53 45,50 51,01 23,61

Sözel (TÜR) DbbDbbdBDddCBbcabD C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACdDAaBCBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDcAdcBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCAaBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BacAabBbC BCADbDCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBD cCbCa dCBDAcDDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 1 2 33
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 3 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 0 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BOZKURT 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,863 271,570 2 33 33 466 2333

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 2 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 8,33 10,96 5,53

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,83 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,34 6,39 4,09

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,84 7,76 3,03

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,66 10,61 4,19

Fen 20 8 9 5,00 25 7,50 10,90 4,83

Toplam: 90 52 25 43,67 49 45,50 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBDcBcCBCBCDBBb DbCa

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bddcCb BCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBdADDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBD CD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CB aDAcAC cC c   D c

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDDcbcaCdadC  A bBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 2 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 0 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 2 1 29
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 1 3 20
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ERVA İLKBAH* 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
450,741 271,570 2 5 5 25 101

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 2 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,50 10,96 5,53

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,83 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,34 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,34 7,76 3,03

Matematik 20 18 1 17,67 88 17,50 10,61 4,19

Fen 20 18 0 18,00 90 18,34 10,90 4,83

Toplam: 90 77 9 74,00 82 74,84 51,01 23,61

Sözel (TÜR) DCCDDcBBDCdCBCBBcDBC

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACBDbaB BD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDbAdBBAcC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) BDDACbB CABCADADCBBC

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBDAACDCBCCCBDA DD B

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 0 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT SOYLU 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,443 271,570 1 4 4 22 87

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 2 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,50 10,96 5,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,83 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,34 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,34 7,76 3,03

Matematik 20 18 2 17,33 87 17,50 10,61 4,19

Fen 20 19 1 18,67 93 18,34 10,90 4,83

Toplam: 90 79 10 75,67 84 74,84 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CaDABaCBCaCDBBADDCC 

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBaBbADBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CDABBCAbDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBaACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDADACBACdBAbADDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) dBDDAADBCCCBCDCAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 4 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 2 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARYA ALTUN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,184 271,570 1 12 12 97 415

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 1 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,33 10,96 5,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,76 3,03

Matematik 20 16 3 15,00 75 15,00 10,61 4,19

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 10,90 4,83

Toplam: 90 72 16 66,67 74 66,67 51,01 23,61

Sözel (TÜR) C DABcCBCdCDcBADDCdb

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBaBbbDBCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcABBdADDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBDACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCD DACdACbBACADDd

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDDAADBCCCaCcCAADBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 3 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 1 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 5 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ ŞENTÜRK 150 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,494 271,570 2 27 27 345 1715

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 2 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,34 10,96 5,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,16 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,66 7,76 3,03

Matematik 20 14 4 12,67 63 13,34 10,61 4,19

Fen 20 13 6 11,00 55 12,16 10,90 4,83

Toplam: 90 58 29 48,33 54 55,66 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CaaAccCBCcdDBBcbDCdc

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) bBCdCdDdCb

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcABcdADbC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBDACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) CBBCDcDACccC  ACAcDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) cBDcdADBaCCdCDaA DBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 2 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CEM ÇİÇEK 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,184 271,570 1 14 14 113 477

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 2 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,34 10,96 5,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,16 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 6,39 4,09

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,66 7,76 3,03

Matematik 20 15 3 14,00 70 13,34 10,61 4,19

Fen 20 15 5 13,33 67 12,16 10,90 4,83

Toplam: 90 69 18 63,00 70 55,66 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CBDbBBCBCdCDBBADDCCa

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) cBaB ADdCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcABaCADDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBAcCBaACD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) bBBCDADAC AC cdCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) BBcDAADdCdCaCDCAADBd

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 3 1 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 3 1 75
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 6 0 86
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 3 2 60
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR ÜLGER 0 7G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,910 271,570 1 29 29 385 1910

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 1 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,33 10,96 5,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 6,39 4,09

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,76 3,03

Matematik 20 13 4 11,67 58 11,67 10,61 4,19

Fen 20 10 8 7,33 37 7,33 10,90 4,83

Toplam: 90 56 29 46,33 51 46,33 51,01 23,61

Sözel (TÜR) CdacBBdBCaCDBdAcbCCD

Cevap Anh. A CBDABBCBCBCDBBADDCCD

Sözel (TAR) DBdBabDcCA

Cevap Anh. A DBCBCADBCA

Sözel (DİN) CcbBBdAcDC

Cevap Anh. A CDABBCADDC

Sözel (İNG) DBABCBDcCD

Cevap Anh. A DBABCBDACD

Sayısal (MAT) bBcCDADbaBAC B CADD 

Cevap Anh. A CBBCDADACBACABACADDB

Sayısal (FEN) aBDDcADcbCa dD AbcBC

Cevap Anh. A BBDDAADBCCCBCDCAADBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 2 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 4 1 80
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 5 1 71
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 2 2 40
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AHMADI 0 7Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,162 271,570 1 22 22 264 1272

Puanı Hesaplanan: 45 45 1238 10716

Katılımlar: 1 45 45 1239 10745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,00 10,96 5,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 4,38 1,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 6,39 4,09

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,76 3,03

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,33 10,61 4,19

Fen 20 14 5 12,33 62 12,33 10,90 4,83

Toplam: 90 62 22 54,67 61 54,67 51,01 23,61

Sözel (TÜR)  CCDDbBBDCcCBCccba C

Cevap Anh. B DCCDDABBDCBCBCBBADBC

Sözel (TAR) ACdabaBdBD

Cevap Anh. B ACBDACBCBD

Sözel (DİN) CDbACBBADC

Cevap Anh. B CDDACBBADC

Sözel (İNG) DCADBCBABD

Cevap Anh. B DCADBCBABD

Sayısal (MAT) B DdaAB CAcCADbD BBd

Cevap Anh. B BDDACABACABCADADCBBC

Sayısal (FEN) CBD AabCaCCbBDAADDBc

Cevap Anh. B CBDAACDCBCCCBDAADDBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 5 1 4 20
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 3 2 1 67
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

APPEARANCE AND PERSONALITY 4 4 0 100
SPORTS 5 5 0 100
BIOGRAPHIES 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 7 3 2 43
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 5 4 1 80
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
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