
SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,308 198,900 52 92 92 92 92

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
126,682 0,000 52 90 90 90 98

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
197,344 0,000 49 87 87 87 87

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
160,992 0,000 51 93 93 93 93

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 3 3 2,25 23 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 27 24 21,00 18 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B   c           caa AdDB    D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik Beb AdeeBBEEE B e      d   e  

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen eB  E b DbEDcCdEDEB caCbcCDcBa

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 5 7 24
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 0 1 0
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,008 198,900 18 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
187,372 0,000 10 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
295,439 0,000 29 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
255,600 0,000 21 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 2 25,50 85 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 58 14 54,50 45 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADABD BAa   eCc  DABDcCeDADeBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDA eAB EEEba bBBB     C e ABd

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDEDBECCEDcBCEDCDaCDA  DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 0 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 4 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 0 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,351 198,900 24 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
144,532 0,000 46 79 79 79 81

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
328,916 0,000 14 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
223,056 0,000 40 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 29 0 29,00 97 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 55 12 52,00 43 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B               c  DAB BCeDA  

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDAdeeBBEbEDBbeeBa  BdDCEBbA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECD EDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 11 8 52
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,776 198,900 15 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
148,102 0,000 43 75 75 75 76

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
362,329 0,000 5 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
253,968 0,000 22 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 64 17 59,75 50 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BaADA b BbbDc DCc  c BDca c Db

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDeABAABBEEEDBaeBBBa BCeCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 5 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,652 198,900 46 79 79 79 79

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
138,582 0,000 48 83 83 83 86

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
250,283 0,000 44 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
199,736 0,000 45 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 5 2 4,50 45 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 39 18 34,50 29 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe  D                 BDc  DADeBe

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik beA Aed EEcDB cBBc  B bC BCABe

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen AC dE D bBECCEDbB EDCDDd A cDe

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 7 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,687 198,900 10 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
185,053 0,000 12 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
347,906 0,000 10 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
256,224 0,000 20 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 3 8,25 28 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 7 0 7,00 23 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 66 9 63,75 53 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe  DeBD       DCD  cABDc        

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal                     ACDB DDE  

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEbBBd  B DCEeCABd

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECEaDEDBECCdDEBCEDCDDCDA EDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 3 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 0 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,282 198,900 29 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
175,472 0,000 22 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
283,820 0,000 32 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
250,696 0,000 24 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 1 6,75 68 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 53 15 49,25 41 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe   A D  A De  ac  DABDBCeDADCB 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DeA AAd bEEDB eBBd  ed CE CABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACE bCD DB CC DEBeEDCDDCcAeEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 8 7 38
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 2 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,364 198,900 44 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
176,662 0,000 21 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
213,451 0,000 47 81 81 81 81

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
238,440 0,000 31 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 5 1 4,75 48 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 1 0 1,00 10 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 10 1 9,75 33 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 38 11 35,25 29 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADe D BAC e Ddc  DABaBCBDAb Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik D AcdAB  EEDBcDBBB            

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen bCE   D DB C         D C A   D

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 2 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 1 0 25
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 0 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,563 198,900 23 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
158,812 0,000 33 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
317,888 0,000 19 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
256,464 0,000 19 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 58 21 52,75 44 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BeeDe D BA  e  Ccc DAcDcCBDAbe

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BaDDA eABBbEEDB eBBBe aCDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEdECDbEedbCEDEB DDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 5 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,190 198,900 7 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
184,992 0,000 13 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
349,090 0,000 9 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
297,032 0,000 6 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 67 9 64,75 54 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA D B  beCDCD  cABDcCBD   BD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAAB EEEDB eBBB  BdDCEBCAaB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDaDBECC DEBCEDCDDCDAaEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 16 2 76
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,940 198,900 19 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
161,192 0,000 32 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
322,782 0,000 17 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
256,768 0,000 18 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 59 19 54,25 45 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe AD  b  A  e  bDedDABDBCeDAD aa

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DeAdAABBEEEDBEeBBB aaCDCEedABe

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCEdECDEDBECCEDEB EDCDDCDAB eD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 6 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,413 198,900 3 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
164,762 0,000 29 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
392,685 0,000 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
300,088 0,000 4 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 71 6 69,50 58 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BcdD  b       DCc  DABDcCBDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDABAABBEEEDBEDBBBC BdDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 19 1 90
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,177 198,900 48 81 81 81 81

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
152,862 0,000 39 69 69 69 70

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
222,993 0,000 46 78 78 78 78

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
208,328 0,000 43 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 1 6,75 68 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 38 23 32,25 27 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B  Dc e  A  B   D  cABDcaeDADa

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BB eA e BB E D  eeB   eCeCEc A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACa cCDaED aCEDEB  D Dea bec

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 7 7 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,419 198,900 40 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
131,442 0,000 50 86 86 86 90

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
284,025 0,000 31 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
189,800 0,000 48 82 82 82 82

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 1 4,75 16 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 44 16 40,00 33 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe         B      C    ABDc      

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BeDeA  deBEEEDBbeeBB  d bCEeaA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen aBACECEaDEEDEbCEDEBeDDCDDC ABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 8 8 38
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 0 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,080 198,900 22 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
164,762 0,000 29 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
312,055 0,000 21 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
247,072 0,000 28 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 1 11,75 39 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 55 8 53,00 44 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B  D    B       D  DABDcCBD D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik  B DA cAd EEEDB  BBd  B DCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEC CDEEDECCEDEBeeDCDDCDAaE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 4 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,836 198,900 8 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
209,409 0,000 5 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
323,890 0,000 16 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
283,168 0,000 12 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 9 0 9,00 30 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 68 14 64,50 54 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe dDeB        DCc  D BDcaBDAD BD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal C E      A  A       AC   D EB 

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik DDABdABBEEEDBEbBBB EBdDCEBCABe

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCECECDbDBEbC DEBCEDCDDC c  eD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 3 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 1 50
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,545 198,900 42 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
150,482 0,000 40 70 70 70 71

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
260,415 0,000 41 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
222,688 0,000 41 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 5 3 4,25 43 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 46 28 39,00 33 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe dDABD eedDa eCc  ceBDcCcDdD Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAAB EEEDB bBBB cade  e Add

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACEeb D bB bCEDEB EaCD CDABdDb

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 6 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 0 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,962 198,900 26 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
174,759 0,000 23 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
297,946 0,000 28 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
224,792 0,000 39 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 5 1 4,75 16 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 0 8,00 80 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 2 23,50 78 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 55 14 51,50 43 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe Ba       A      D   AB  bBDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal                       ACDBb D 

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik B ceABAeBBEEEDB eeBB  edDbEBdA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECE D EDEbC DEBCDDCDDCcAB 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 12 7 57
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 1 50
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,999 198,900 43 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
266,372 0,000 1 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
127,294 0,000 52 95 95 95 96

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
182,016 0,000 50 85 85 85 85

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 16,64 16,70 11,93

Toplam: 120 41 22 35,50 30 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BaAD Bb eeC   aCcDeaABDcC D De

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal AACE AEA DBACcADAEcDc ACDBaDDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik B b d  Ae bE  B aB d        db

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 2 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 2 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 3 6 14
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,902 198,900 2 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
190,942 0,000 9 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
370,451 0,000 4 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
321,480 0,000 2 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 73 12 70,00 58 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BDeDABDCBdCDe  Ccc DABDcCBDA d

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDABAABBEcEDBEDBBBaEBdDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBdCECEaD EDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 18 3 86
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,362 198,900 47 80 80 80 80

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
128,595 0,000 51 87 87 87 93

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
257,419 0,000 42 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
201,968 0,000 44 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 6 2,50 8 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 40 23 34,25 29 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe  DbD    e      dD   bcc     D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal                            DbE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDeABAeBBE EDB bBBB  B eCcc A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECbde ED aCEDEedDDaDbb A c

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 12 5 57
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 2 33
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,699 198,900 5 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
195,702 0,000 6 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
342,413 0,000 13 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
317,576 0,000 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 2 23,50 78 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 68 8 66,00 55 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA   eACb  DCD  DABDcCBDAD BD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDA AeBBEEEDBEDeBBCE CDaEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDEDBECC DEaeEDCDDC A  DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 2 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 2 33
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,098 198,900 25 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
148,102 0,000 43 75 75 75 76

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
322,549 0,000 18 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
250,584 0,000 25 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 4 23,00 77 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 56 16 52,00 43 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B b   b cd  B  Cc  DABDcCBD b 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDABAABBEEEDB DeBB  BdaaEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECDEEDdCCEDEBCDDaDDb Ac 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 4 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,413 198,900 21 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
168,332 0,000 27 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
309,280 0,000 23 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
272,344 0,000 14 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 59 23 53,25 44 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BaAD Bb Bd DeaaCc  bABDBCaDADb

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBbDA bABBEEEDBbDBBB  adDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBdCECECDbEDEbCEDEBCDDaDDdebcE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 4 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 2 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,346 198,900 27 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
165,952 0,000 28 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
300,664 0,000 26 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
247,224 0,000 27 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 56 22 50,50 42 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BDbDA b  cC  deCD  cABDBaeDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBaeA AABBbEcDBceBBB  BCeaEBdA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEdcaDEEDbCCED BeDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 5 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,012 198,900 9 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
157,622 0,000 35 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
373,904 0,000 3 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
296,920 0,000 7 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 67 12 64,00 53 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B ADe a  e  e  CcD  ABDdaBDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDABAABBbEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBcCECECDbEDECCEDEBCDDeDbCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 20 1 95
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,869 198,900 39 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
195,237 0,000 8 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
238,839 0,000 45 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
230,304 0,000 35 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 15 12 12,00 40 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 5 2 4,50 45 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 51 29 43,75 36 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BabDec  BA  e DaD  DABDcCBDAc 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal  ACE AE                C   a  

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDDAdAABBEcEaBbeBBd be  Caebb

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBdCE E c EaEbC DEBecDCDeC Ae 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 8 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 2 25
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,815 198,900 16 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
183,802 0,000 15 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
311,606 0,000 22 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
294,624 0,000 8 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 4 3 3,25 33 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 60 15 56,25 47 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe  DABb B  c  DCD  DABDBaBDADbBa

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik aDABeABBEEEDB DBBB  BdDCEdCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen AC  cbb DBECCEDcBCEaCDDCcAB DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 4 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,660 198,900 50 87 87 87 87

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
162,382 0,000 31 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
192,863 0,000 50 88 88 88 88

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
194,880 0,000 46 80 80 80 80

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 1 1 0,75 8 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 4 0 4,00 40 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 12 4 11,00 37 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 33 23 27,25 23 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe bDABD  deD  DCD  cABDca   D Ba

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DecB Ad b d BbcecB   b C d ABa

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen         cBECC     E CDebeABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 4 9 19
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 0 50
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,763 198,900 38 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
169,522 0,000 26 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
269,874 0,000 36 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
239,784 0,000 30 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 16 11 13,25 44 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 51 24 45,00 38 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe b ABD dcCb  DCD  D  Dc B AD BD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DeAdceBdEEEDBceBBd d bcCEB ABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACa bCDEDdECCaDEBeEDCDabDcBEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 10 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,319 198,900 49 86 86 86 86

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
213,534 0,000 4 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
147,305 0,000 51 93 93 93 93

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
155,072 0,000 52 94 94 94 94

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 15 3 14,25 48 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 5 3 4,25 43 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 1 1 0,75 8 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 32 13 28,75 24 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B  D    e C    CD   ccDc    DC

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal AAC  AEbED   BA     B A DBaaDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik  B                            

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen edACaC  DE e  C      DdDe     

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 1 1 25
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 0 0
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,688 198,900 28 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
154,052 0,000 38 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
309,186 0,000 24 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
252,472 0,000 23 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 3 3 2,25 23 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 54 19 49,25 41 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADABb   abe D Da DdB eaeDAc BD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBbEEDB bBBc  BdbCEBCAB 

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen bCd   D bBECC DEBCEDCDDCDABcDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 5 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,704 198,900 11 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
180,232 0,000 17 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
342,455 0,000 12 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
298,680 0,000 5 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 68 21 62,75 52 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BeADABDdBAaDeaeCcDaDABDaaeDADe

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDABAABBEEEDBbDBBdCEadDCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECDEEDEeCdDEBCDDdDDCeAB 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 4 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,087 198,900 41 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
148,102 0,000 43 75 75 75 76

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
266,500 0,000 38 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
190,800 0,000 47 81 81 81 81

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 11 14 7,50 25 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 0 8,00 80 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 46 24 40,00 33 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe AD       c  Dbc  cABDcCBD c Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik beAceeB bcd BEbeBd   dDCEedABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen  CECECD DBECCEDEBeEDCDDCcABcDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 4 12 19
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,838 198,900 14 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
156,432 0,000 37 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
361,913 0,000 6 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
284,360 0,000 11 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 65 15 61,25 51 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe bDA b e     eCD  cABDBCBD cbBa

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEDBBBdEedDCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen eCcCECDEDBcCCEDEBCEDCDDCDAeEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 18 3 86
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,299 198,900 4 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
186,633 0,000 11 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
358,204 0,000 7 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
266,616 0,000 16 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 69 9 66,75 56 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe  D  D  A     Cc  D BD aBDA  B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal  E  EAa  A  A     B           

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik DDABAAB EaEDBEDcBBC BdbaEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDbDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 0 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 4 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,685 198,900 12 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
182,612 0,000 16 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
342,485 0,000 11 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
294,472 0,000 9 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 65 9 62,75 52 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe AD     A b C CD  DABDcCBD D BD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDB  BBd  BdaCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECbaDEDBECCEeEBCEDCDDCDAaEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 3 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,475 198,900 33 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
178,141 0,000 20 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
276,007 0,000 35 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
232,384 0,000 33 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 5 1 4,75 48 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 5 4 4,00 40 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 54 23 48,25 40 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe Bb edBb BAC db Ccc cABaBCeDc  

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal  A E  E                 bB DDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDeAeAAB EE DB DeBd  B D EB A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DB CE   DbEcabe DEBCDDCDDd ABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 4 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 0 3 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 0 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,870 198,900 37 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
173,092 0,000 24 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
268,929 0,000 37 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
234,600 0,000 32 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 50 18 45,50 38 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B AD     A     Cc  DABDcCBDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BebDA dAa EEEDd aeBB  BacCceCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBeCE daDEEDECCEDEBCD CDDbDAe 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 8 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,621 198,900 32 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
180,232 0,000 17 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
278,618 0,000 34 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
250,176 0,000 26 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 4 15,00 50 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 53 16 49,00 41 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BeADA  CB  D   Cc  DABDcCeDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BcDeA eABBaEdDB DB B  eb CEe A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen cBACE aCD EDECCE EBCDDCDDC Aea

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 6 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,112 198,900 30 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
157,622 0,000 35 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
300,492 0,000 27 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
242,776 0,000 29 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 53 16 49,00 41 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B eDc c e aD   Cc  DABDcCBD D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDcA e BBEEEDB eBBB   dcCEB A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEeECDbEDcbCEDEB DDCD CDAB 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 11 5 52
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 0 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,372 198,900 13 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
170,712 0,000 25 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
354,408 0,000 8 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
290,696 0,000 10 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 66 14 62,50 52 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA a ad De  Cc  DABDaaBDADeBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDA AdBBEEEDB DBBBCaBdDCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECbaD DBECCEDEBCEaCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 3 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,875 198,900 31 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
144,532 0,000 46 79 79 79 81

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
312,788 0,000 20 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
230,952 0,000 34 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 55 25 48,75 41 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BaeecBb  ACDee CcD DAde deeeDC

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik dBDeABAeB EEEDBbeBBB  B DaEBeA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECbCD EDECCEDEBaeDCDDCDAeE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 3 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,220 198,900 45 78 78 78 78

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
134,745 0,000 49 85 85 85 89

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
254,419 0,000 43 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
220,104 0,000 42 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 4 1 3,75 38 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 5 2 4,50 45 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 40 21 34,75 29 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BeAD  e e      Cc  acBDcdee D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal                              E

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik dBDDABdABBEE D  bBB   B DCEB A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DB C   aD bDbCCE  B aDCDDbc dc

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 2 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 0 33
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 2 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,419 198,900 20 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
195,702 0,000 6 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
282,717 0,000 33 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
276,968 0,000 13 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 58 18 53,50 45 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BDADAcD BAC   DCcD DABDBCaD   

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BeD   AABBcEEDBEaeBB   daCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBbCECEdDEEDaCCEeEBCaDCDDCeAca

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 0 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 6 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 2 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,452 198,900 34 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
184,992 0,000 13 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
263,871 0,000 40 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
262,064 0,000 17 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 53 23 47,25 39 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe ADcBb BAaDB eCDe DABDcCBDAb Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DeAddeBBbEEDB eBBB  edbCEaCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACbCb D DBECCEDEB EDaDeCD e   

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 2 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 10 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF UĞUR BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,505 198,900 35 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
180,232 0,000 17 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
265,811 0,000 39 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
225,360 0,000 38 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 0 15,00 50 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 6 1 5,75 58 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 1 23,75 79 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 49 11 46,25 39 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe  D          DCD  DABD CB ADCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DcA bAa bE  BEeeBd   d a  CAdB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen bCEC  D DBECCEDEBCEDCDDC AB DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 5 8 24
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 0 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,234 198,900 1 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
233,782 0,000 3 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
386,864 0,000 2 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
378,840 0,000 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 84 6 82,50 69 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BDADABDCBbCDeCDCDDcDABDBCBDADC

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBdDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen eBACECEdDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 20 1 95
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,569 198,900 51 88 88 88 88

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
149,292 0,000 41 71 71 71 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
199,760 0,000 48 85 85 85 85

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
183,056 0,000 49 84 84 84 84

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 7 1 6,75 68 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 31 21 25,75 21 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B bD      C    dc  DABDBaeDAe 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBaed d   b  D  D Bd       B A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen c dCc  b aE ECCE EBaDDCbDC beE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 4 6 19
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 1 33
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 0 1 0
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İKLİM ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,451 198,900 6 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
238,041 0,000 2 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
302,979 0,000 25 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
229,912 0,000 36 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 11,27 10,97 7,69

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,70 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,28 0,63 0,86

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,38 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,47 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 17 1 16,75 56 1,82 2,47 2,12

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 8 0 8,00 80 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 2 24,50 82 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 69 14 65,50 55 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe BeAD    B C   DCc   ABDcaBc b 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal  ACb AEAED   BA     B ACDB DDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDcA AAB EEE B eeBc  eCDC B  

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACE ECD ED CCEDEBCDDCDDCcAeE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 11 5 52
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 2 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVN ĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,056 198,900 17 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
158,812 0,000 33 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
325,797 0,000 15 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
267,744 0,000 15 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 23 3 22,25 74 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 57 9 54,75 46 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe     D         D  DABDcaBDAD B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DcA AAB EEEDBEbBBBC BdDCEBCABe

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECD DBECaEDEBeEDCDDCDAa   

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 3 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,956 198,900 36 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
149,292 0,000 41 71 71 71 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
293,481 0,000 30 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
227,048 0,000 37 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 52 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 11,27 10,97 7,69

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,64 16,70 11,93

Fizik 10 7 0 7,00 70 6,49 6,37 4,54

Kimya 10 8 0 8,00 80 7,49 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 6,67 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 0 22,00 73 20,65 20,12 14,30

Toplam: 120 47 5 45,75 38 50,38 50,26 36,05

TYT Türkçe B       B   e   D  DABD C D b 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDDA AAB EcEDB DB B     a e A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEC  D ED CC DEBCDDCDD  A E

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 11 2 52
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 0 0
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF GÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,038 198,900 31 82 82 82 82

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
108,832 0,000 39 94 94 94 115

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
263,441 0,000 26 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
165,480 0,000 35 88 88 88 88

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 36 19 31,25 26 48,85 50,26 36,05

TYT Matematik DDABeAcBacEaB DBBd aa e ae ABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACEdECDEcBbCCEecBCEDCDDaeABEaD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 10 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,254 198,900 41 96 96 96 106

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
108,832 0,000 39 94 94 94 115

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
117,580 0,000 41 96 96 96 100

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
119,232 0,000 40 95 95 95 103

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 16,20 16,70 11,93

Toplam: 120 1 0 1,00 1 48,85 50,26 36,05

TYT Matematik D                             

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 1 0 5
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,796 198,900 26 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
156,580 0,000 25 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
284,038 0,000 22 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
218,328 0,000 26 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 23 2 22,50 75 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 49 15 45,25 38 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe eDABb   C   bbc  bAaDcCBD D B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal  E                            

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik D   e BB dEbB eBBB  B D Ee ABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCE E DEDBECC DEBCEDCDDC A cDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 8 5 38
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,681 198,900 5 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
363,527 0,000 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
213,506 0,000 31 80 80 80 80

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
336,344 0,000 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,20 16,70 11,93

Toplam: 120 75 7 73,25 61 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BDADABDCBACDeCDCaDBDABDcaBDADC

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal AACEEAEAdcBACBADAEBDBDACDBCDDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDDABAABcEEE BEDB B     CE CA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 2 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 2 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 12 1 57
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,047 198,900 11 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
162,765 0,000 21 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
358,277 0,000 7 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
213,984 0,000 27 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 11 0 11,00 37 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 63 5 61,75 51 48,85 50,26 36,05

TYT Sosyal CE  EA D A  A AE    A     D   

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik DDAdAABBEEEDBaeeBB  B DCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEaD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 15 3 71
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,212 198,900 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
217,122 0,000 5 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
403,613 0,000 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
366,560 0,000 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 84 5 82,75 69 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADABD BACbdbDCDDaDABDcCBDADCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 21 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,002 198,900 24 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
169,522 0,000 16 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
273,959 0,000 24 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
246,552 0,000 21 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 6 1 5,75 58 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 52 24 46,00 38 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BabDAB  B a   DCDaaDbBDcCeDADb

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDeAadbBaEdEDB DBBB  ed CEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBeCE  CD EDECCEDEBdDeeDeCa BE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 9 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 1 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,186 198,900 39 94 94 94 94

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
139,772 0,000 32 82 82 82 85

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
176,743 0,000 39 92 92 92 92

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
162,664 0,000 39 92 92 92 92

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 4 1 3,75 38 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 2 2 1,50 15 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 26 25 19,75 16 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe bb dD  AC  b CD  c dDcaBbeD B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDbeddaBbbE B e Bc       e   a

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen d    C EDB C   Eae  CDD  c  DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 0 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 4 10 19
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 1 0 25
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 2 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 0 0
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,261 198,900 38 93 93 93 93

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
127,872 0,000 34 88 88 88 95

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
197,769 0,000 35 86 86 86 86

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
164,528 0,000 37 90 90 90 90

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 8 4,00 13 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 2 5 0,75 8 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 3 3 2,25 23 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 27 24 21,00 18 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADe   e      Cc    BDcdec c B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik D A Ab  bb    DB B   d a d  BB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen cC  b Dbba bCE cB a CDeCDAaEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 6 5 29
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 2 1 50
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 0 33
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,898 198,900 18 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
181,422 0,000 13 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
316,163 0,000 19 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
267,248 0,000 14 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 1 25,75 86 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 61 14 57,50 48 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA b eA DeC Cc  cABDcCdDADCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDA A BBEcEDdaeeBB  Be CEB ABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDEDBECCEDEBeEDCDDC A  DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 12 4 57
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,405 198,900 36 90 90 90 90

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
149,292 0,000 28 71 71 71 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
189,141 0,000 36 89 89 89 89

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
165,008 0,000 36 89 89 89 89

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 29 17 24,75 21 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe AD d  e     DCc  aABDc    DeBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik cDe  A                        

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen eCECbCDEDBEbCdDca ED DedD B eD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 2 2 10
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 1 33
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 0 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORA DOĞANER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,563 198,900 32 83 83 83 83

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
146,912 0,000 30 78 78 78 79

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
228,399 0,000 29 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
210,952 0,000 28 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 3 5 1,75 18 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 39 30 31,50 26 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe dDA D eedDa  Cc  ceBDcCcDeD Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik ae  AABBEEE e   BB cB  CEcdAaB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCbeb D bB bCEDEB d aDeCDABdDb

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 9 4 43
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 2 1 50
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,096 198,900 8 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
206,792 0,000 8 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
335,429 0,000 13 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
277,896 0,000 12 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 10 0 10,00 33 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 70 13 66,75 56 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe db  A D  AC e  Cc  bABDcC DAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal  A E A    B      E    A  B DDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BdDDABdABBEEEDBEDBBB  BdDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACE ECDEEDECCdDEBaDD DbCbA E

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 0 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 2 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,920 198,900 7 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
339,402 0,000 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
209,863 0,000 33 83 83 83 83

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
329,120 0,000 5 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,20 16,70 11,93

Toplam: 120 71 12 68,00 57 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADABD cACDeCDCcDBDABD CBDADCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal CbaAEAEDAAbBADAEBDBAACaBaDDEBC

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik D   AABBEEEDBbeBBB  BdDCEeCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 2 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 3 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,382 198,900 3 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
212,362 0,000 6 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
392,203 0,000 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
355,800 0,000 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 81 7 79,25 66 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe bDABDCeA DeaDCcD DABDBCBDADCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEDBBBCEBdDCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECbCDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 2 1 67
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 20 1 95
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,262 198,900 35 89 89 89 89

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
127,872 0,000 34 88 88 88 95

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
213,002 0,000 32 82 82 82 82

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
184,832 0,000 32 83 83 83 83

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 4 4,00 13 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 4 2 3,50 35 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 31 24 25,00 21 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe         B       D  a BDcd D c 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDec AbdBcEEDB cBB      bEd A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBeCECcbDbE  ae DEB bDdDedcb E

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 7 7 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 0 2 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,045 198,900 29 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
208,792 0,000 7 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
187,125 0,000 37 90 90 90 90

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
256,080 0,000 19 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 0 0 0,00 0 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 41 17 36,75 31 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BDADAB CBAC aaaCD cDABDBCBDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDe  edeBb  D  a B       EB A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBeCE caDE          eDdDDC ce 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 5 6 24
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,488 198,900 21 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
179,042 0,000 15 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
276,573 0,000 23 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
252,280 0,000 20 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 54 22 48,50 40 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA D B C e DCc aDABDBa D D Ba

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DeA eABBEbEDB eBBd   dDCEedABd

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECaaDcDBEbCdDEBCEDCDaaeABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 7 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 270 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,333 198,900 19 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
168,332 0,000 17 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
327,470 0,000 14 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
262,192 0,000 16 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 2 12,50 42 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 59 11 56,25 47 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BD DA         DC   DABDBC Dec 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDcb AbBBEEEDB DeBd  BdDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBdCEa CDaEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 12 6 57
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,689 198,900 13 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
161,192 0,000 22 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
354,304 0,000 9 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
271,432 0,000 13 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 64 13 60,75 51 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADc D  bC e  CcD aABDeCeDAb B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAeB EEEDBEbBBB  e DCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECcCDEDBEbCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 3 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİT GÜNEYSUL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,795 198,900 20 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
108,832 0,000 39 94 94 94 115

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
379,803 0,000 3 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
238,800 0,000 23 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 56 4 55,00 46 48,85 50,26 36,05

TYT Matematik BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBdDCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECbCDEEDECCEeEBCDDCDDCDABE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 19 2 90
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,047 198,900 23 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
183,802 0,000 12 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
267,902 0,000 25 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
261,912 0,000 17 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 5 4 4,00 40 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 54 26 47,50 40 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe bDA D BeCDe cCDDaDABDeaeDADeBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DeAc eBBbEEDB DBBd  BdaCaBCABa

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCEbE DbeBECCEDEd EDCDDaeAe DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 11 7 52
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 1 33
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 2 0
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,971 198,900 25 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
118,352 0,000 38 93 93 93 105

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
322,136 0,000 16 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
208,432 0,000 29 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 0 7,00 70 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 2 24,50 82 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 47 8 45,00 38 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe B                    B        

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik cBDDABdAB EEEDBbeBBB   CaCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEC  D EcECCEDEBCDDCDDCDAaE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 4 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUNCUOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,187 198,900 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
257,929 0,000 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
367,785 0,000 5 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
265,920 0,000 15 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 23 1 22,75 76 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 85 8 83,00 69 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BD eA a     e D c  cABDcC D   

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal dACE AE EDB CBADAE  BDACDB DDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDD BAABBEEEDBEDBBB   CDCEB A

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECDEE ECCEDEBCDDCDDCDAaE

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 0 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,135 198,900 37 91 91 91 91

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
123,112 0,000 36 91 91 91 101

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
214,151 0,000 30 79 79 79 79

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
175,200 0,000 34 87 87 87 87

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 8 3,00 10 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 5 4 4,00 40 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 5 3 4,25 43 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 32 32 24,00 20 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe B ee  e Bc  d  a   b  DBCe    

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik  dDeb dbBcE EDBEeeBd bc cCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBAa dcaDEEDaeC DdB DDaDebDc c

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 6 11 29
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 1 50
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 0 50
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,242 198,900 16 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
190,942 0,000 11 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
321,255 0,000 17 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
294,408 0,000 8 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 65 20 60,00 50 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADAcb  A DeCDCce DABDBaBDADCaD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik aDABdABBEEEDBbbBBd EBbeCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen bCECcbDEDBbbCEDEaCEDCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 6 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,945 198,900 9 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
160,002 0,000 23 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
379,243 0,000 4 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
299,480 0,000 6 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 68 9 65,75 55 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA b B   e  Cc   ABccCBD D B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDaEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCECECDEDBECCEDEBCEDCDDCeABdDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 21 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,263 198,900 12 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
198,368 0,000 10 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
325,159 0,000 15 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
243,576 0,000 22 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 12 0 12,00 40 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 65 13 61,75 51 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe  D DA    cb    Cb     Dc  D D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal  ACE  EA  B  BAD      ACD     

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BBDDABeAB EEEDBEbBBBC edDCEeCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACEdE D EDE CEDEBCDDCDDdDdBc

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 2 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 5 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,676 198,900 27 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
123,112 0,000 36 91 91 91 101

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
303,435 0,000 21 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
196,632 0,000 31 79 79 79 79

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 4 3,00 10 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 2 24,50 82 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 46 15 42,25 35 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BeeD            D    d c    D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BeceAdA BB  EDBEeBBB aaCDCEedA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBdCEdECDEEDECCEDEB  DCDDCDAB 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 10 7 48
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,494 198,900 34 85 85 85 85

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
155,242 0,000 26 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
208,858 0,000 34 84 84 84 84

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
175,920 0,000 33 86 86 86 86

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 4 0 4,00 40 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 4 0 4,00 40 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 17 0 17,00 57 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 32 11 29,25 24 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe  cABb B a B  CD  cAdDca DADeBe

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik Db              B          bB 

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen  C    D DB C  D BC  CD CDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 2 1 10
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 4 1 0 25
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 0 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,448 198,900 30 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
149,292 0,000 28 71 71 71 72

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
243,340 0,000 28 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
220,280 0,000 25 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 3 5 1,75 18 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 40 20 35,00 29 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe B  D  D ec     Cc  aABDBaBe D 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik aBae  AABBEEEDe  BBBC B     dA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen bBdCbeb D Ea bCEDEB Db D CDABd

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 12 2 57
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 2 2 50
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 0 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 1 0 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 0 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,644 198,900 40 95 95 95 95

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
138,582 0,000 33 83 83 83 86

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
144,340 0,000 40 94 94 94 94

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
163,640 0,000 38 91 91 91 91

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 3 4 2,00 20 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 22 38 12,50 10 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe bD  c ce  e  aD  DcdDcCBDAb Ba

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik De  eA Bc     DeBde      e bBc

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen debd Cbac aaC cEB c aDDdDcecce

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 5 7 24
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 4 1 1 25
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 1 1 33
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Endokrin Sistem 2 0 2 0
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,671 198,900 17 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
155,190 0,000 27 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
347,600 0,000 10 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
258,784 0,000 18 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 61 12 58,00 48 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe bD  D         D  cABDBaeDAc B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal             A                 

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik DcABeABBEEEDBEaBBB  Bd CEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen dCECEbDEDBECCEDEBCEDCDeCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 0 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 0 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 14 4 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,312 198,900 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
282,976 0,000 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
318,727 0,000 18 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
294,864 0,000 7 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 19 4 18,00 60 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 84 23 78,25 65 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADA DCe dDeCDCcDBDABDBCeDAbeBa

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Sosyal CE Ad bDAACBdDAE  cAAC B DDEB 

Cevap Anahtarı B CEEAEAEDAACBADAEBDBAACDBDDDEBC

TYT Matematik DeA eABBEEEDBbDBBBa Bd CEeCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACEdEaDbDBECC DdBCEDCDDCDAaEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 5 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 0 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,257 198,900 14 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
164,762 0,000 19 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
344,583 0,000 11 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
283,168 0,000 10 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 1 11,75 39 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 62 9 59,75 50 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe          D    D  DABDBCBDAb B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDAdAeBBEEEDBEDBBB EBdDCaBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECD DBEbCEeEBCEDCDDCDAaEaD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 3 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,257 198,900 14 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
164,762 0,000 19 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
344,583 0,000 11 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
283,168 0,000 10 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 1 11,75 39 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 62 9 59,75 50 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe          D    D  DABDBCBDAb B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDAdAeBBEEEDBEDBBB EBdDCaBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECD DBEbCEeEBCEDCDDCDAaEaD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 3 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,971 198,900 6 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
204,032 0,000 9 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
362,137 0,000 6 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
336,688 0,000 3 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 74 10 71,50 60 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe ADc b B C e DCDDaDABDBCBDADCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEDBBBC edDCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECEaDEDBECCdDEBeEDCDDCDAaEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 1 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 18 2 86
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 3 1 75
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN BURAKCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,930 198,900 33 84 84 84 84

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
181,051 0,000 14 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
182,700 0,000 38 91 91 91 91

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
117,952 0,000 41 96 96 96 104

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 9 -0,25 -1 10,28 10,97 7,69

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,20 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,10 0,63 0,86

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,54 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,63 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 3,46 2,47 2,12

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 5 5 3,75 38 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 17 13 13,75 46 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 40 42 29,50 25 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe         d      Cc  cbdDeae   e

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal cACE AEA DBeaBcDAEac DAd  bDDE

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik edDeddec Bbd b  cBBd          

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBbCaCbCDEEcEbeEDcBeeDCDcbbABc

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 1 1 50
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'de Şehirler 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 4 10 19
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 1 3 25
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,599 198,900 22 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
144,532 0,000 31 79 79 79 81

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
308,599 0,000 20 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
229,824 0,000 24 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 7 1 6,75 68 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 24 3 23,25 78 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 50 9 47,75 40 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe  DA       e    D DAB    D b B 

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik D A AABBE  DBEbBBB d   CEeCABd

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECb D DBECCEDEBeEDCDDCDAa DD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 11 3 52
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 1 1 50
Kemik Doku 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,668 198,900 28 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
160,002 0,000 23 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
245,829 0,000 27 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
197,960 0,000 30 78 78 78 78

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 5 3 4,25 43 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 44 25 37,75 31 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe BDADABb  eC B eCca  ABDca D be

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBce  c B bcdDB DBBcd   aCce  

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBeC  caDEED CCEDEBeDDCDDCDABb

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 5 9 24
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 2 1 67
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,077 198,900 10 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
165,952 0,000 18 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
357,623 0,000 8 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
284,448 0,000 9 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 41 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 10,28 10,97 7,69

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,20 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,04 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,51 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,36 6,59 4,70

TYT Fen 30 27 1 26,75 89 18,91 20,12 14,30

Toplam: 120 65 9 62,75 52 48,85 50,26 36,05

TYT Türkçe B  D  bC A     Cc  DABDcCeDAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Matematik BBDcABAAaBEEEDB eBBBCEBdDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDd A E

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 1 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Saf Şiir 2 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 4 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 0 1 0
Kulak 2 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,008 198,900 1 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
187,372 0,000 1 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
361,114 0,000 1 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
295,080 0,000 1 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 1 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 16,50 10,97 7,69

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 21,25 16,70 11,93

Fizik 10 10 0 10,00 100 10,00 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 10,00 7,15 5,06

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 10,00 6,59 4,70

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 30,00 20,12 14,30

Toplam: 120 70 9 67,75 56 67,75 50,26 36,05

TYT Türkçe ADABebBAC e  Cc  DABDcCBDAD Be

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik D ABAAB EEEDBEDBBd   dDCEeCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 1 2 33
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 13 3 62
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 2 0 100
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,999 198,900 1 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
179,042 0,000 1 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
386,791 0,000 1 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
319,960 0,000 1 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 1 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 14,75 10,97 7,69

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 28,75 16,70 11,93

Fizik 10 9 0 9,00 90 9,00 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 10,00 7,15 5,06

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 8,75 6,59 4,70

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 27,75 20,12 14,30

Toplam: 120 74 11 71,25 59 71,25 50,26 36,05

TYT Türkçe bDcBb BbC e DCca DABDcCBDAbCBD

Cevap Anahtarı B ADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADCBD

TYT Matematik DDABAABBEEEDBEDBBBCEBdDCEBCABB

Cevap Anahtarı B DDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCABB

TYT Fen ACECE DEDBECCEDEBCEDeDDCDABEDD

Cevap Anahtarı B ACECECDEDBECCEDEBCEDCDDCDABEDD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 2 33
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 1 0 50
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 20 1 95
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 1 0 100
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 2.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,474 198,900 1 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 111

SÖZ
180,143 0,000 1 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

SAY
347,932 0,000 1 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

EA
297,096 0,000 1 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 96 96 96 134

Katılımlar: 1 96 96 96 134

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 14,25 10,97 7,69

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,89 0,55

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,00 0,63 0,86

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,43 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,52 0,34

TYT Sosyal 30 1 1 0,75 3 0,75 2,47 2,12

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 24,25 16,70 11,93

Fizik 10 8 1 7,75 78 7,75 6,37 4,54

Kimya 10 10 0 10,00 100 10,00 7,15 5,06

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,50 6,59 4,70

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 24,25 20,12 14,30

Toplam: 120 67 14 63,50 53 63,50 50,26 36,05

TYT Türkçe BDADA a dbCee DCc  DABDcC DAD 

Cevap Anahtarı A BDADABDCBACDBCDCDDBDABDBCBDADC

TYT Sosyal    b      B                   

Cevap Anahtarı A AACEEAEAEDBACBADAEBDBDACDBCDDE

TYT Matematik BdDDABAAB EEEDBEDBBdCE dDCEBCA

Cevap Anahtarı A BBDDABAABBEEEDBEDBBBCEBCDCEBCA

TYT Fen DBAC CECDbEDECCEDEBCDDeDaCDAB 

Cevap Anahtarı A DBACECECDEEDECCEDEBCDDCDDCDABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 3 0 3 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Saf Şiir 2 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 2 1 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 2 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 21 17 2 81
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörler 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 4 4 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 3 3 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 1 1 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Endokrin Sistem 2 1 1 50
Burun 1 1 0 100
Omurilik 1 0 1 0
Göz 1 1 0 100
Kulak 2 2 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
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