
SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH Ü SEVGİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,985 249,160 55 59 59 143 1636

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 63 24 57,00 48 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe Bbbdb   e adDEbDCDECCEBEDBEbddCDADEAadDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAb CC cc  EdBAAE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAcEBCDCA     CCCADCBa EA  BCC   E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BDD  cBea  E D   C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,865 249,160 164 172 172 435 7717

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 14 7 12,25 10 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe             D                           

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal             D            

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik ade   B Db  e   CCC DCa  E   BeC      BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,993 249,160 165 173 173 437 7844

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 1 1,75 4 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 15 16 11,00 9 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDd                                     

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal  ecdeeCCEEb aabBAAbe     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik                 aCC DCe     a CbD       

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,643 249,160 101 108 108 277 2657

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 55 31 47,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdcDb acBCDED CbdCaEBEDBEDEBCDADbDaCbDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal aAeBC EEBC EEAEAAEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C c Bd    a d CdCb     E  a edc  b  eBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D    c   DdeBDbc  a 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,855 249,160 159 167 167 427 7165

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 25 30 17,50 15 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe cbCdD   Cceec AadeadCEeceBEDddCDAc      

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BdEAe bCEEab EbBAAEa     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a       b   d   C   D                   

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen            b   b    

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,085 249,160 69 74 74 184 1910

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 61 26 54,50 45 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCEDEabCBBeDEbDCeECCEBEcBEDEBCDADcAbaDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCdAbBCeEbEbacEBAAED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAD B D A e AcCCC DCB  E    a        B

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen   a  dEce  D     Cb 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,515 249,160 102 109 109 282 2704

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 53 25 46,75 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe cbCd EEbC BCDEbDCDdbCcdEDBEDEBaDADEAbdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BC de Cd EEAD EBAeb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D C   BCD        C  D d        d c c  B 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen      BaBDcEDEe Ca CE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,850 249,160 156 164 164 421 6690

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 33 47 21,25 18 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BcCEe a dcaCcadcabECCEcbDBEDcaCadDEceaDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcACdCeEEEbaEEBAbde     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a dcaEe                                 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dcebddEdab D  eCabC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 49,88 50,43 37,34

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,368 249,160 62 67 67 166 1778

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 61 22 55,50 46 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bE D EecBebED CDECCEcEeBEDc CD DADad bEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCCEEBC EdbcAe  B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C    CDCa   A CCC           DC   E  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen accAB BD DECBcC C aD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,950 249,160 85 91 91 235 2350

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 57 29 49,75 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bE DdEC BCDEbECbbddEcEDBEDEdaDbDdaCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal adecCaaE C EEbaA E B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCD         A B          D    BBC 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen Db AaEeDdDECBbC aECe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,305 249,160 57 62 62 152 1685

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 62 21 56,75 47 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDdcDE bCeBeDEADeDECaEBEDBEDEabeADEAddDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAC CCE Eb EEBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik b C D BCDCA B ABCCCADbB       Ce  eE   B

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  a     d    E  ee C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,303 249,160 80 86 86 222 2203

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,31 19,44 16,66

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 58 27 51,25 43 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCccEEbCBBdDEdDebEeCEcEDBaDEcaDADEAbdDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Matematik a CADEBCDbA c A CCCADCBB a   BCbDD E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen bc DcBEBaD aEC Ce Ca

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100
Karbohidratlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUMBAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,768 249,160 24 26 26 45 700

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 78 25 71,75 60 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe Bbbdb bbCBBeDEADCDEC EcEDBEDEBCDADEACdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal aCEA  CCEaEbbEEcAeEc     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik e CA  BCbC  BEABCeCdDCBcDE    CCDD E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDDeBEB DEDECcCDaCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,785 249,160 148 156 156 409 5812

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 41 58 26,50 22 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBcadCcBeDED CDEaecBEDBaedcecdDcebCbbEe

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cdCcCecEBCDdEbEAbaDc     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA baCDd   ab  C d  e   beb   abec  d   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DacAeEebdDEdBDCbecCe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 0 2 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,760 249,160 74 79 79 203 2059

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 57 17 52,75 44 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBD  CcBdDEDECDaCeEBEDBdDEBCDADda dD  A

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal  d BC    CDE b A E a     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C   BCDCa     CCC A B     b DC      BBC 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen    ABEBc DE BbC C C 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,185 249,160 93 100 100 250 2450

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 56 28 49,00 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCED    cBCD ADCDEdaEaEDBdDcBCDADccCdbD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal aCEd  CdEEEbDcEBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik acCA  BdDC   E  C   DCB       CbD  E bBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen beDeB      DEb eebC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,308 249,160 6 7 7 8 153

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 93 23 87,25 73 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbecDEEECcBaDEADCDECCcBEeBcDEBCDADEACCbD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAC CCbEEbDE BAed      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DAeADEBCDbAEaEABCCCADCdBDEAD BCCDDdECCBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen AaaDcBEBDaEDECeCDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,745 249,160 98 105 105 274 2618

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 54 27 47,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCcbb  CcaCD caCbECbEBEDBcDEdaDADdebCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcA  b  EE  cdBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAD BCDCA       C DCB      B C   E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABa c  BccEbE  C aCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,743 249,160 95 102 102 260 2534

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 12 20,00 50 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 49 47,75 40 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCdDdc a eeD daCbadeEcEeBEDEddDADdACdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal aCcde Cd EEbDEEBdcED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik bbCAD BCDab c ABCCCADbaBaEAe BCCaDeEa BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABeac aaDaEDEbeCebCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,990 249,160 11 12 12 14 234

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 90 24 84,00 70 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEbCBBdDEDECbbCCEcEDBbDEdCDcDcDCdbaEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCCEb C EcbcAAE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCaA E BCCCAAEBBDEADDBDCDDaEabBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen bDBeBcBaEDECBDC CECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,900 249,160 27 29 29 53 798

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 76 24 70,00 58 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDE CeBeDEbEeaECCEcEcBEDEdCDADbDCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EA BCeaE CaEEbcAbb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCD    BCCC AEB c  e BDC   E CBBCe

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDBdBEB  DECBDCDCEdD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,330 249,160 23 25 25 42 687

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 76 15 72,25 60 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEbCBBCDEDECDECCEBEcBaDEdCDADbDCCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCCaEBCDEEbEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCD                   DCD CE CBBCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  a  a BDEDE BeC CECe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,580 249,160 20 22 22 36 593

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 82 32 74,00 62 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDedDdEECeBeDEADeDECeEcEDBEDEcCDbDEAbdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCcAe CaaEEbDdEBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DbCADEBCDCAceEABCCCADCBBDE DcBCCDD EC BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABabaaEBDDbDdCeeDCCd

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,913 249,160 22 24 24 40 674

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 78 24 72,00 60 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBDabCBB DEDEdbECeccEcBEDEaeDADbDCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAbBCCEEBCDEEbEAAEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCacBEABCCC AdBB EA  BDC          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen a  cBEBDdDE BDCDCaCe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,183 249,160 153 161 161 415 6402

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 32 36 23,00 19 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe  bbcDE bCcBecEdDd ddC aE BbaE aDbDEA  Db

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEdCBbCEbEd  E Aeb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a bdD BC db dc        d     c           

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen d D  BcBc   b     C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 4 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,028 249,160 32 34 34 60 919

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 73 19 68,25 57 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDbECcBCD DECDEeCEBEeBEDEBCDADADeCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cdbBC dc b EbbEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADaBCDCaA  ABCCCAAEB  E   BDC   E CBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen Db AB a   d B C     

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,013 249,160 3 4 4 4 67

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 97 19 92,25 77 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdbdEEC adDEADCDECeEcEDBaDEBCDbDEAbCbD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAb C  EEbDEEBAAED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DACADEBCDCAEBEABCCCdDCdBDEADDBCCDDCECbBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDDcBEBDDEDECDCDCCa

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,080 249,160 167 175 175 439 7965

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 22 2,50 6 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 18 33 9,75 8 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CE b  e aeccb  aaCdEcceBEDdd cAce edbc  

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAeBdCEE b EabEAed B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Fen          b  ea    b 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 5 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Karbohidratlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,793 249,160 52 55 55 130 1533

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 61 8 59,00 49 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe cDCEbEEECBBCDEADCbECCEBEDBEDcBeDADEACCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEeCBC E EA EEBbAE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D CA  B DCA B    C  D       e CC        

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,960 249,160 17 19 19 29 481

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 82 21 76,75 64 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CbeDbECcBdDEDEdDEC EBEDBEDEaeDADADedDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeBC  EBbDE bEA EDe     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBC CD    BCCaAAEBBD A  BDCcDeE  BBCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aDBbBEBDEDECBDC CEC 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,913 249,160 56 60 60 144 1639

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 65 32 57,00 48 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCcbEEECcBeDEdDCbcCCce   EDE CDADEAadDa

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAe CC EEbDcEaAed      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DbeADEBCDaA  a  CC  D BBDdA  BCbDD E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen bBac BEBaa  ECeC CCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,933 249,160 26 28 28 52 795

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 77 27 70,25 59 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEbCcBeeEbECbECCEBEDBEDEBeDADdbCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal aACBC aE C E AEAAbcB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCaA E BCCC AEd  EAD BDCaD E CBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen bb  BEBadDE BbeeC ee

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,888 249,160 112 119 119 305 2962

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 51 26 44,50 37 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDadD   C aCDEbDCbaCCcBEDBEDEdCDAD AddDc

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCad  C  EEb cEBAdE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a C D BCDC   a  CC  DCd              a  

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  e  aBcBb EDE DCaCa 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,913 249,160 99 106 106 275 2648

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 55 31 47,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CbBD bCcBeDED CaECCEBEDcEDEdCDADdDaaDb  

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeBCCb  CDEaAEAeEDd     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik Cd  BCcCabB   C C   B  E    DC      BB d

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen bb b EB  DE ccecb Ce

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,358 249,160 16 18 18 27 472

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 82 20 77,00 64 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbcbEEECcBCDEc CDECCEcE BEDEBCDADEA dDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAb CaE Eb EEBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik e CADbBCDCAcBE BCCCADCd  EAD BCCDDe  CBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDD BaB Db dC CDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,025 249,160 46 49 49 106 1336

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 69 31 61,25 51 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEbCcaCDEDbCbECCEBEcBcDEBCDbDbDbaDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeBCCEEBb EabEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCae    CCCcA B cd D  DCec E  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D  ABcBcb E BDCa cCe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,153 249,160 144 152 152 397 5210

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Toplam: 120 35 18 30,50 25 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdD bbCcBaDEcDCDdCeaBEcBEDEdCDADEAbdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCdAC b d Eb dEBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,513 249,160 9 10 10 11 170

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 92 21 86,75 72 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBDcEC aCDEDECDECCEBEcBEDEBCDbDbDCCDDEc

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACcCCEE CDEEbEAeEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCDe E BCCCbAEBBDEADcBDbDDdEC BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aD dBcBadDECdDCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,220 249,160 68 73 73 182 1905

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 61 27 54,25 45 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CcBc  CcBCDED CbdCCcaEDBaDEBaDADADCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal adecCC beb EabEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD B DCae    CC  A d   A   e      CB   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDBb EBDdDECBDC eECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,303 249,160 105 112 112 287 2750

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 52 24 46,00 38 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEbE  CcBeD dDCbECCEBED Eadd          

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEdC CC aEb EEBAAd      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik   CADa CD A     CC  DCB       C  D      

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen bBDDcBcdDcbbEeDCeeCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,580 249,160 111 118 118 303 2937

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 51 25 44,75 37 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCED  aCcBeDEdadDECaEcEcBaDEBeDADEAaaDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEA eCCEEEb  EBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik     D               DCB  E    CC  dE bBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen   D a  Bac  d  CeeC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,798 249,160 77 83 83 214 2151

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 56 16 52,00 43 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCEbEEECcBbDEAaCDECCEB DBEaEdbDADcAbdbD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCEA  CCE Eb E BAAb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aACbDE  DC    A CCC DCB        C      BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen             E       

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,763 249,160 59 64 64 159 1738

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 62 24 56,00 47 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCEDb bCBBCDEe CbECaEcEcB aEdeDADEAbdDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BC d  e c EbDEE          

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aACAD BCDCA d ABbCCAabBB E   BCCDD E    

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABb   EBDa  EC    CE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 5 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,685 249,160 134 142 142 376 4454

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 41 26 34,50 29 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBDEbCcBaDED dDaCaEcEDBEDE ecADdaeCDb A

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cdeBCe E C E AbA E B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAcbBCcCb     CaC A d                   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen eD                  

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,818 249,160 89 96 96 244 2421

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 52 12 49,00 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBD EacBCeEDb bECCEBEDB DEBCDAD        

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal  A BC  caC     A a       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C    C   A        A BcD     DC   E CBBC 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD   EB  DE B CeCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,048 249,160 82 88 88 226 2243

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 56 20 51,00 43 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBb aecBCDED CDECCEBEDeaDEeeDbDADCdcDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdeBCCEE C EEbEAAEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik     B D       C     B DE     C   E      

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen eb Ad a  DE d CDeE  

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,248 249,160 129 137 137 363 4135

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 43 28 36,00 30 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bcBDbbaBBCDdb eaECdEBEDBbeEaeDAb        

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdeBCaacBeDEcbEAeEb      

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C   BCDCa     CCC  b   E    D D dE  B CC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen     B B     B       

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KUTLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,690 249,160 19 21 21 35 592

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 5 3,75 38 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 82 32 74,00 62 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CcBDEECcBeDEbECaECCEBEDBcDEdeDADbaaaDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeBCCEEBCDEabcAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCaAB ABCCC AdBa EAD BDCecbECaBBCe

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  DaABcBDbDEeBbCeCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,820 249,160 118 125 125 322 3122

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 52 37 42,75 36 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBbcEaa eDEbcCe dCaBEe EDEdCDADea dc d 

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeBCaEE C EcdEAeb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C  EBCDCaA c  CC   Ed D bDeBDC   E   BCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen eccAecBD DEdBcC     

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,975 249,160 97 104 104 270 2606

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 58 43 47,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDabCeaaDcDdbDECCEBEeBbDEaaDADba    EA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dAbBCCcadbaEcbEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik Cccc CcCDcea BCCC AEBB c   BDCD CE  e   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDcbBEBc DEbBbCaCEee

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,710 249,160 128 136 136 359 3994

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 41 15 37,25 31 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDE C BebED CDECCEcEcBEDEdaDbDA adD EA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal          bD              

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C       bc    C   A    E    DCDD    BB C

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  a     a DE B   C   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,380 249,160 71 76 76 193 1969

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 26 53,50 45 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEcb  CcBeDED CDdbCEBEc EDEB cdDc CdbDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dAeBCCdEBC EbbEbdEeB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik Ce  BCDCDA  A CC AA B  E    DC   E  BBd 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D  A cBcbb CBD D  C 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORA DOĞANER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,975 249,160 109 116 116 291 2772

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 56 40 46,00 38 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbdD abCeaaD  aCDECCEBE BbDEaaDADEAede 

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCcAbabCcaEbacEBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik acCdD  C  A eaeBCCC DCBB     BCbD  E  eB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABD dBaBbc aE eeDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,073 249,160 35 38 38 69 1012

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 72 23 66,25 55 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CcBD bCBBaDED CDEbCEBE BEDEaCDADc d DDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAeBCCEEdCDEcbEAeEDa     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CdDEBCDCa   ABCe    B a  eeBDCDD   CBBe 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen Da ABaBa DECB C C C 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,900 249,160 100 107 107 276 2649

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 12 12 9,00 30 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 15 12,25 31 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 58 45 46,75 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe eEcDbbCdBeD b dDaCCEBEDBED deDADbaCdccdc

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAbcCeaE C EEbEc b       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CeDaBbDCbce baCaCdAdBB    aBD D dEC cBa 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDaeBEBDEDECBeCeCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,895 249,160 15 17 17 23 419

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 85 27 78,25 65 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBcEECcBeDdb CDECCcBEDBEDcBeDADcDbdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal adCBCadEBbDEcbEAeb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADbBCDCa B  BCCCAAEBBDE DaBDCDD E dBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDBAacBDEDECBDCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,110 249,160 131 139 139 371 4299

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 42 27 35,25 29 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDeEDE  a  e Eda DECeEdED dDcdCD DEACCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcA  bCbE bD E beb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D Ce  c D       C   D e         ba    BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen   bb  cdD  DE  CeCC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,525 249,160 142 150 150 392 5009

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 39 31 31,25 26 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe adcD  CcBCD b CbECbEcEcBEeEdaDA dDbaDbEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCCa  C EEAEAAb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik  c    Deb e d bCC                       

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen   dd E  E E Bb ba e 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,405 249,160 12 13 13 16 277

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 87 18 82,50 69 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCcbbEECBBeDEADCeECbE EDBEDEdCDADE ddDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcd BCC EEbD bBA ED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DACADEBCDCA  E BCCCADCBBD eDDBCCD  E CBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDDcB BDaE ECeCDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,670 249,160 64 69 69 172 1822

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 59 16 55,00 46 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdbb ECaB DEADCDcCeEcEDB DEB D Da     

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAeBCC EEbD EBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D CdD BCDCA   b CCC DCBB     BCe       B

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  e    cB DbDE     C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,213 249,160 92 99 99 249 2448

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 53 18 48,50 40 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bcBc bC aaDED CbECa BED d  B   DA       

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBC a  CDbdb AAE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCa   eBCCC A B  E    DCD  E bBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  D  BEBc  E B C     

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,405 249,160 115 122 122 317 3060

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 51 28 44,00 37 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdcDEECcBCDEDECDECCEBEcBEDEdeDbDbDbCbDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAbcCecEeC EEbbAea d     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C D B DCcc     e            DCaa E  BB C

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen      c    E dD  C   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,158 249,160 45 48 48 104 1308

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 65 13 61,75 51 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDabCBBC EDbCaECCcBEDBEDcBCDADADadDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EA  CCa  C c bEA EDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C D B DCaA  ABC C           DC   E CBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D  AB B     B C C   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,523 249,160 104 111 111 286 2745

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 50 13 46,75 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdD EECcBCDbADCD CCEBEDBEDEBbDADEAadcD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal           EbDaEBAeED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik b CA  BCDCA  E                          

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABaD B          e   

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,223 249,160 113 120 120 311 3026

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 52 32 44,00 37 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BcCdbb ECcBCDEeDCDECacBEDBEDEdaDADEdbCDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCbA  bC  Eb aEeA d      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik bdCADbBCcC      Ce  DCd       C       B 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen da  cBaaDcEDE DC C E

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,968 249,160 83 89 89 227 2247

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 37 50,75 42 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCED bbecBCD dDebECCEcEDBEDEdeDADEACd b

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAbeCCbEEb EEeAebD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik bbCA dBCc    ae C   eCB      BC   eE CBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDDBaaBDcEDEecCeCCc

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,385 249,160 160 168 168 429 7297

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 16 6,00 15 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 24 31 16,25 14 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBc bbc eDEb Cb e aabeB e     D  edc EA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cde ba E C    EA d       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C   B                B      b       BBeC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen abdAaEe   E B  e  a 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 3 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,700 249,160 96 103 103 266 2579

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 56 33 47,75 40 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDE CcBCDEDECDECaEeEcBcDddeDdDbDCabDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dAeBC aE C EEbEAed B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik Cc  B D b  a  CC cAEd  E    DC   a  BB  

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  DeABEBccDECdbCce   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,498 249,160 145 153 153 399 5319

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 37 31 29,25 24 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe ed D bb BecED CedbbEa  B   c DAD DbabDcc

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal Eb BaeEE C dbbEAAb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA E CDC      C     B       DC          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen ab dB Bea ECBD a  e 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,333 249,160 25 27 27 46 709

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 77 23 71,25 59 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDEECcBdDED b ECeEBEDBbeca DA bDbaDbEe

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cACBCCbE C EEbEAAbDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA  BCDCD B A CCCAA BBDE DDBDCDDCE  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  D  BaBDaDECa  eCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN DİKBASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,245 249,160 117 124 124 320 3105

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 49 23 43,25 36 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBb   BaeDEb CbECCEBEDcEDEdaDAD DCdDDEc

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdCBCCa  C EEb Aeb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA  BCDCDe    C             D           

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen abdA EBc DE B Ce    

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,193 249,160 114 121 121 312 3028

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 52 32 44,00 37 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBb bCdBCDEbECDECeacEDBcDEdeDADADddDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dd cCe E C EbbEAebea     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA EB DCbc    CC    d   A   DC  aE      

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD  B ec DEedD DC  e

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,565 249,160 166 174 174 438 7853

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 17 24 11,00 9 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCdbb EecadcEdDabcCeE    E      D      

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal aCE eBCe         eb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik   C D a   b    e                        

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen        e   D   d  C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 0 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,433 249,160 66 71 71 174 1832

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 63 32 55,00 46 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BcCdbEEECc bDEda DECCEeEDBEDddCDdDEACdDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEdeBC bEcbDEEBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik b CAD BCDCA   A CCC DCd D   eBCCa  a  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen   DaaacBccEDE c  eC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,770 249,160 51 54 54 125 1510

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 62 11 59,25 49 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdbEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCD    CCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEACBCeEE ADE BAAED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik eeC   B D A  a  Cd  D          dc     c 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen        B   DE  Ce  E

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,598 249,160 72 77 77 198 2034

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 59 23 53,25 44 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCcD bECcBeDEAD bECCEBEcBcDEBCDADdAC bD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCEAeBC cEEbcEEBA b      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D adD BCD A  a  CdC D Bc  A  B C D    BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen    b  EBD cbE       

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,073 249,160 108 115 115 290 2765

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 54 32 46,00 38 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDEbCeBCDcbEbbbCCEcEDBcaEdCDAD D      

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAbBCCc d  EbbEcbE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C DEBCDCa   A CCC  EB   Ae       E  cB e

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D ddacBDEbE B CDbECe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,660 249,160 86 92 92 236 2356

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 53 14 49,50 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDaEDEaECBBdeEADdD C EcE          dAaCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAb C  EEbDEEBA        

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CADaBCDCA   A                         

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BDD B BaD  ECDC CCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,808 249,160 36 39 39 72 1057

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 73 30 65,50 55 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEbCcaeDdDECDECbEBEDBbDEdCDADeDCaDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAecCCaEBCDEabbAAEea     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C DaBCDCa B ABCCCAA B  EA  aD D  E   B  

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDBe EBccbEeebCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,433 249,160 5 6 6 7 129

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 93 20 88,00 73 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBDEECBBeDEbECDECCEBEDcEDEBeDADbDedDDdA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAeBCCEE CDEEbEAAEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCDA  ABCCC AEBBDEAD BDCDDCEa aBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  DddBcBcbDECBaCeCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,155 249,160 146 154 154 401 5338

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 38 34 29,50 25 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBb EeBadcEb abEdCcBcDBbadBCDADeDddDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdCBCeE dC cEbEAcbDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik bd  aCDC  e   b             D           

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen a  b  e  DE B     d 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,335 249,160 120 127 127 331 3424

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 13 12,75 32 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 52 46 40,50 34 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBbbbCcBeDEbcbDECeccEeBbaEdb ADc       

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAeBCC EBbeEEdbAAE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik Ce aBCDeDb d dbC AAaB  b abBDd  C  CBBCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aDe acBaEDECBcCcaEbe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 4 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,153 249,160 151 159 159 413 6226

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 29 20 24,00 20 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBb  ecBCcEe CDECeEBEDcbaEBab          

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dACBC    b EcbEAeEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C D   D a                               

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen e        D  B       

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,978 249,160 133 141 141 373 4366

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 40 20 35,00 29 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBD bbaBCaED CDEC EB DBEDEdbbAD DadDbEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCa Edb dEbEAdE e     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C D   D         C         c Dd          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen      E              

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,260 249,160 63 68 68 168 1782

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 59 16 55,00 46 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe aEBD  C BCD   dbaCCEc cBaD d            

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCCa  CD EbEAAEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik e DEBCDC   EABC CAA B  EA   Db   E  BBbd

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD A cBD DE B  DCcCD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 3 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,655 249,160 123 131 131 346 3690

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 43 16 39,00 33 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbbEbE  CBBeD dD baCC  EDBEDEc  ADEAad  

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal    de   c      BA        

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik   C   B Dd      CCC DC B E    CeDD E CBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen      B B a  E     C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,573 249,160 81 87 87 224 2230

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 57 23 51,25 43 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEDEEEeBaecEcaCDECCEBEDBEDdadDADEACdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcA BCaEEEb EEBAcE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik abd DdBCa A     C C DCB                 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen b    a B   DE  CD Cb

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,675 249,160 4 5 5 5 115

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 95 25 88,75 74 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEECBBeeEbECDECaEBEDBEDEaCDADcadCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCCEEaCDEdbEAeEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCaeBEeBCCCAAEBBDbADDBDCDDaECeBBCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aDaABEaDbDECBaCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,668 249,160 90 97 97 245 2425

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 59 40 49,00 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe dEcD  bBcCDEe CbECeEBaDBEedaaDbDADCdDDdA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdedCdEE C EabEdba B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDdD e  BCCC A B  E  D DCDD E  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen eedAaaBc DdddbCeCadb

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,703 249,160 103 110 110 285 2737

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 50 15 46,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe Bbbcb   C BCDE DbDECCE EDBEDEdaDAD      

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal    Ab C E Eb  EeA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a C D B c A     CC  D B                 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDD dEBDD  ECDCDbCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,553 249,160 53 56 56 134 1564

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 63 20 58,00 48 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBb    BC  cECDaCaEBEDBcDEBaDcDdDCCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cA BC E  C EcAE eE       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCDbe   CCCA  BB   D  DC   a  B   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen Db ABEBD DdeB Cee C 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,070 249,160 163 171 171 434 7649

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 21 31 13,25 11 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe  ebEb    cBCbE   bdCe BEcc      AcccaCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal       C E c   c AbE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a C  acda Ad d  C   eCe                 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen d ba a B    E   a   

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,395 249,160 21 23 23 37 598

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 79 21 73,75 61 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBD  eBaeDEDbCDECCEBEcBEDEaCbADcDaCbbEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dAeBCC E bDEabEAAE c     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCD B  BdCCA  B   A  BDCDD E  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDcABaBD DECBDCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,878 249,160 13 14 14 18 319

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 87 23 81,25 68 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEDEdbCdBdDEADCbECCEBEeBEDdeCDADEbedcD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAC C EEEbDEEBAcED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik bACADEBCDCA BEABCCCcDCB Da  DBCCcDeEeaBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDDdB B D DE DCDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,743 249,160 78 84 84 216 2159

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 57 21 51,75 43 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEbEEdCcBCDEc CbECCa EcBEDEd DADEAa Dc

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAe C dEEb cdBAbE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik e CAD B DC      CCC a         CaD  E   B

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDDe          CDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,365 249,160 87 93 93 238 2368

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 56 25 49,75 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdbbE CcBdDEebCDECaEBEDBbDddCDADEACdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAe b c EbDd BAed      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAD BbD A     C   DCB     D     C   BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen AB b  EB a DEC  e  c

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,250 249,160 161 169 169 430 7345

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 22 24 16,00 13 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe b dD  C  Cc b CacdeEdEDBcaba DADdDbC   c

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cb a  a  C     Ae  B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C     D b                   D           

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen        c  E B Ca    

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,250 249,160 18 20 20 33 582

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 79 19 74,25 62 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe C BD  CcB DE  bDECCEBEDBEDEdaDADcDdCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dA cCC EBb EEbEA  DB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik eAcEBCDCaA  ABCCCAAEBBDEA eBDCcc EC BBCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD A EBD bEeB CDC  D

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,470 249,160 157 165 165 423 6857

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 23 12 20,00 17 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe b  D    Be  D  aECC BEc     e  Dda  D d 

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal    BC        A Ae        

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C     D a     b C   B       DC          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  D    B   E    e    

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,163 249,160 34 37 37 63 941

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 75 31 67,25 56 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEbE aCcBaDEdDebECaaBaDBEDEdC ADEAaaDc

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal aCcdb CCaEEbDcbaAAE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DeCADcBCDCA    BCCCADCBBDEA  BCeaDCE  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen bBDDB cBDDEDEC CeCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,620 249,160 10 11 11 13 217

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 34 0 34,00 85 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 90 22 84,50 70 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe Bbbdb EbCBBdDEdDCDECCEcEDBEDcddDADEAeCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAeBCCbEEbDbEBA Ee     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D CADEBCDCAEB ABCCCADCBBDEAD BCCDDCE   B

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen cBDDBBEBDcEDECeCeeCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,355 249,160 152 160 160 414 6396

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 29 24 23,00 19 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe cbCdDEb aBBeeEcDCDcC   Ec               

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal dCadeBCCdEEb adBAAb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAc B D A aa  C C DC      b           

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,568 249,160 73 78 78 199 2035

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 58 19 53,25 44 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBD    BC ED CDECCEBEDBEDEdCDADc bdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal ceeBCd   C E b AbEae     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD B DCaAB ABCCC A B       DC          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDdd cBa DE B Ce    

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİT GÜNEYSUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,250 249,160 38 41 41 82 1123

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 74 41 63,75 53 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCEbEabCcaaeEbeabECaEcEDcEDddaDbDEAadaD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAbBCCaEEbDcEaAbbD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DAbADEBCDCA B  BCCCADbdBDEAD BCCDD ECCBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABaDdBaBeDbbEeeCeCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,160 249,160 107 114 114 289 2761

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 55 35 46,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdD EECeBdDEda DaCCEBEcBEDEdabADEAedbc

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCEdeBCCdEc  aEaAebD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DbCdD BCD A  aA C   DCBB   D          BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen cBaae EdDca EC baC  

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,558 249,160 8 9 9 10 169

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 91 18 86,50 72 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEECcBeDEbECbbCCEeEcBEDEBbDADbDa DDdA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCCEEBCDEcbEA EDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEaCDCD     CCCAA BBDEAD BDCDDaEC BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  DccBEBDEDECBDCDaECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,458 249,160 154 162 162 417 6436

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 5 9,75 24 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 25 9 22,75 19 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEB   CcaeDEDECaEC       D              

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCC E C     A E       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik Ccc   D D                               

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen           d      Ed 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,055 249,160 76 81 81 208 2080

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 30 52,50 44 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEbE bCcBeeEdaCDECCEBEeBEDddaDADEAadDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAb CeE cbadEBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik b CAD B D       CCC DCB  E a BC    E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  B D  caba DECeCeCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,793 249,160 88 94 94 240 2381

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 58 34 49,50 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEECcBeDED dbaCCbBEcBEaEBeDADdaaCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cdecC a  b dEbEAe  B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C  EBCD Dbc e CCebA BBDE D BDC c    BB  

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen De bBc aEDE B C a eD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,460 249,160 54 57 57 135 1566

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 67 37 57,75 48 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe eEBDabCdBeDEDbbDadCbBEcBcbEBeDbDbDedDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAbcCadE CDbEbb  b       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCD d ABCCCAA BB E D BDCDDdE  BBCe

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aacABcBDc E BDCb EdD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,418 249,160 43 46 46 95 1219

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 70 29 62,75 52 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDdEDE bacBdc AaCDdCCEcE BED aCDADEcddDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCEAC eCdEcb  EeAAED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DACADEBCcCAddEABCCC DCd  E a  aC   E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen cBD  BcBDacDE DCDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,070 249,160 7 8 8 9 166

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 92 21 86,75 72 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEECBBCDEDECbEbCEBEDBaDEdabADcaCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cdbBCeEE b EEbEAeEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCDAd  BCCCAAEBBDEAD cDCDD ECCBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDBAB BDbDECBDbDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,690 249,160 39 42 42 85 1138

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 72 32 64,00 53 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDedbEEECBBeDEbaCDECCceEDBEDEBCDADdebdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAecCaaEbbDcEBAedD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DeCcDdBbDCAEcEAdCCCdDbBc     B          

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDD BEBDDEbECDCDaCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,898 249,160 61 66 66 163 1763

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 64 33 55,75 46 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCED   CcBaDddaCDECCccEcBEDEedDADEbbbDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAeabCbcEb adBAAED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DACADdBCDCA BdABCCCADCBd     B          

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDbdaaBaa DE eCeCC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,613 249,160 132 140 140 372 4327

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 45 40 35,00 29 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbbcDE  eBBeDEdDeeECdcBED EacBdDADEAadbb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCcbbBCCEEEb cbBAdEb     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a C   B cCA      CC DCB       CCDD      

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen Aaeb acdea bd ee  C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,808 249,160 84 90 90 231 2318

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 57 28 50,00 42 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCEDE ECBeeDEbaCedCbEaEeBEDEddDADdA dbD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BC b  d  cEb  EB eE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D C D BCDCA     eC  cCd D AD BC D  E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen c     aBDDEDECeaa CE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,713 249,160 42 45 45 93 1212

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 66 11 63,25 53 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBD bCBBCDED CDEC EBEbBEaE CDADdadaDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cACBCCcE C E bE  E       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCa    B CC A B  E   BDCD  E   BCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen       BD  E B C C   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,945 249,160 119 126 126 329 3355

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 51 39 41,25 34 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe aDCcDEbbCaBeDEcDaDECCcaEcBEDdaebdcEAbdDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAedCeEEcb EEBAe       

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aea  cBdDCA      CC DCd  E    Cb   E  Bc

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BDcB  BD  DE edbCC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA A AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,190 249,160 33 36 36 62 940

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 75 30 67,50 56 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbEDEbEC aeDEcDCDECeEcEeBEDEdCDADEeadDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCdAeBCCbEEbbcEBAAE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D ecDEBCDCA a  BCCCADCd   e  BCCDDe   BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen AB DcBcBDaaDEeDCeCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 1 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ESMERAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,805 249,160 168 176 176 442 8389

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 18 5,50 14 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 1 13 -2,25 -8 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 1 13 -2,25 -6 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 16 50 3,50 3 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBbcbCBcaDED dbdCbbddcBEccdd           

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdeaCC   acb             

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik ebcEdbadcbea     b d                    

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen  Dadcb abDbdab bd d 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KÜÇÜKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,145 249,160 94 101 101 256 2481

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 57 34 48,50 40 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CE DbECcBdDEbdCbECCbBEe cDEd DADdaeCDaEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal adbdCC E C dEbEAeb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CdDdBCDCa d c   C A B       DCDDCE  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D  A   cEDEbBcCee ac

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,448 249,160 37 40 40 79 1097

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 70 22 64,50 54 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDedb  bCcBd dbDCDECCEBED aDcBCDADEACdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCEAe b   Eb cEBc d      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik bbCdD BCDCAEB ABCCC D BBD  D BCC   E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BD  B BaDEDECDCDCC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,568 249,160 28 30 30 54 802

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 78 32 70,00 58 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbbEDE ECcBCDEADCDECCEBEeeEDEdaDdDEAadcD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCdAb CC EEb cEBAedD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik  bCdeEBCDCAEd  BCCd DCBBDccDbBCCDDCE  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABaDeBEBbcbDECeCDCCb

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 1696   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,763 249,160 31 33 33 58 889

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 72 17 67,75 56 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEcD dCcBeDED bDECaEBE                  

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCCaEBC EcbEAedDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCD BEABCCCAA B     cBDdDDCE bBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD ABEBD bECBDCDCECc

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 0 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,065 249,160 138 146 146 382 4665

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 40 27 33,25 28 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe Cb D  C BeDEc CbaCCEBED     eDADcDaCDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal ddeBCCabab cEbEAeb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik e c B c     A C C            b      c   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D  A E  EDc dD eC   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,748 249,160 110 117 117 302 2891

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 53 33 44,75 37 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe abbcb   bc d  dDbbECeaBEeBEDE aDADEAbdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCEde Ce E    dBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aACADcBCDeAE  ABCCCADCB  E  b CC   E CBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  aabaBEBDc  d e   C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,043 249,160 127 135 135 353 3878

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 43 23 37,25 31 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDa C Be  D bbEbbEcEc Eed a cac       

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCbd  b     A b B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BC CD   A CCC A B  E    DC          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD eBcBD DECd  e EC 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,390 249,160 116 123 123 318 3061

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 51 29 43,75 36 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBD aC BCD D ebECCEBEDBEDcdCDADAabdDcEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCea  bDdabEAe  B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA  BCD b   A a     d       D           

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aDBeBEBc DECda ebECe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REHA ORAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,990 249,160 121 128 128 332 3439

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 49 33 40,75 34 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe cD Eb E  eB cEbDCDaCbEcEDBEaEcbbA EACdDc

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCdACdCeEEEb EbBAAE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik b C   BCDC      C C DCd Db    CeD C     

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  dDbBccBbc D  eda   

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,108 249,160 141 149 149 390 4976

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 38 27 31,25 26 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBD  C BacED bbbCaEBce        Dd bdDDdA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdCBCC EdC EcbEbAE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CdD BCc D     C   A                     

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DeBbecc  D  Ba eC   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,218 249,160 147 155 155 407 5595

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 33 22 27,50 23 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe Bbbde     eec d b ddCE   B D d  cDEAadDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal   E e     E  E a e       

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik   CA EB DCA e   C   DCB   A  BCbDDCE  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen    b   d            

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 2 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,258 249,160 91 98 98 248 2446

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 54 19 49,25 41 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDE CBBdDdDECbECeEeEDBEDEdCDAD DbabDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal Ed cC  EdCDaEbEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCbCaA  A CCC A d      aDC          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,315 249,160 67 72 72 179 1873

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 22 54,50 45 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDadb abCdBCDEcaCDEC EBE  aD  CDADEA  Dc

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCdAbBCCbEEb EEBAc D     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CADEBCDCA      CC DCB            E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen   DD  cd a DECedDCCa

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,675 249,160 130 138 138 369 4271

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,31 19,44 16,66

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 40 18 35,50 30 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbdDEEbC BebEdaebECbEdEDBEDEdaDADEACd  

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Matematik D CA  B DCA   cBb CeDCB     aBC    E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,160 249,160 149 157 157 410 5950

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 33 30 25,50 21 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CccD be BCc b ebEbeEcED EDEB   a  bab c 

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal  e cCe   C E  E  b B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA  BCD b e   CC    B  c  a D c     B   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen Da  Ba c DE dDd C   

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,220 249,160 48 51 51 115 1438

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 67 31 59,25 49 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBc  CBBeDdb dDd     DcaaEBaDADADbd    

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCCEEdCDbabEAdccB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CdD BCDCa e     CAA dB EA bBDCDDeECCBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDBABdBDbDEeBDCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR KARİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,068 249,160 40 43 43 87 1157

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 72 33 63,75 53 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCcDbEbaBaCDE aCbEdeEBEDBEDEdacADEAbCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEdCadCdEEb EbBAAED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CA aBCDCA     aCC Dbd a    BCeDDaECCBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDDaBEBDDaDECebeCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,435 249,160 137 145 145 380 4648

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 42 35 33,25 28 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdcaEb BceD bECDEdCEcEDBEDEBaDADdaadDbEc

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal aAeBdb EaCad bcAAd d     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik b   B   b a         B                BCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen a   BcBcEDE BDCD  Ce

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,958 249,160 14 15 15 19 338

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 87 25 80,75 67 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCED EECcBdeEbDbDECaEcEDB DEBaDADEAaCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BeEAbBCe EEbeaEBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aACADEBCcCA BcABCCCADCBBDaADbaCeDDCECCBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BbD BcBbDEDECDCDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,870 249,160 155 163 163 420 6628

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 27 23 21,25 18 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDEbbcaCDEb aD         a      d       

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal  AbBCC  dCDdcAcA   B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C   B                                   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DbcbeEda DE BaeDC CD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,653 249,160 125 133 133 349 3785

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 47 35 38,25 32 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCED EEadBeDEdDCDab  BEDaED     b  edDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAe bC EEbDdbcA d      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik   eA  BC C  ea  Cea Dd      aB bDD E aBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BDaaa BDcEDEe e eC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,853 249,160 49 52 52 120 1485

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 68 36 59,00 49 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEbCBBdDc ECbaCCE EDBEaddbD DdDbdDDEc

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal dd BCC cBCDdEbEAeEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDbbAaE  CCCeA d DEe c DCcbaE  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DDde EBDEbE BDeabECe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,060 249,160 140 148 148 385 4851

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 41 35 32,25 27 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbdD EbCBadeEcDCbE   BdDBbDbdaDAcEACCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCdAb CC EEbD EBbeb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik  bC   BeD A       C D d     b e         

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen A abdacdac DEd    C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,813 249,160 1 1 1 1 22

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 103 17 98,75 82 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDEECcBeDEDECDECCEBEDBaDEBeDADdDCdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EACBCCEEBCDbEbEAeEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik eADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADcBDCDDdEbCBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DcBcBEBDEDECBDCDCECb

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,288 249,160 44 47 47 100 1268

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 69 26 62,50 52 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEECB dDEDECDEbCEBEDBcDEBaDAD DadDbEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EA BCe   b b   A b B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADddCDabAd A CCbAdEBB E   aDCDD E  cBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aD A cBa DEeB CDeECe

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,145 249,160 50 53 53 122 1503

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 64 20 59,00 49 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBbbECcBdDED CbECCEcEDcEDEdaDADcDCCDDE 

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAeBC  E C  Eb AA        

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA  aCDCaA    CC  A B DE   BDC e E  BBCb

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D    cB  bEeBDC CcC 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,233 249,160 143 151 151 393 5030

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 37 25 30,75 26 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe  bCE    C  dDEdDbb C  c  acD     cdc    

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcdC CCcbE  c dbeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAD BC CA  a  CCC DCB       CCDDdE  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  e   a B     d    C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,328 249,160 47 50 50 109 1360

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 68 29 60,75 51 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDadb   CcBCDEc CbcCCEBEDBEDcdbDAeEcCCDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAe CCcEEbDEEBAddD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CAD BCDCA   ABCCCADaB  b  e Cec  E  B 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBa B cBDa DECDCDaCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,158 249,160 29 31 31 55 809

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 77 29 69,75 58 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbdDEEECcBeDEAaabdCCEcEDcEDEdbDADEACaDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAC CCdEEbacbeAebe     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik acCADEBCDCA    BCC  DCBBDEAD  CC  aE   B

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen cBDDBBEBbDcDECDCDaCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,420 249,160 79 85 85 221 2194

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 58 27 51,25 43 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbdD a CBBCDEcaCDECaEBEcadDEdaDAbEAbdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAe CeE cb aEBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik   CADEBCDaA     CCC DCd  E D B          

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen A a   EBaDaDEe C CCa

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,935 249,160 122 130 130 342 3590

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 44 18 39,50 33 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bEBb  ecaeD           DBEDE aDADcDbdDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal  d BC EE C     AeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C   BCD        C  b         D  a E  B C 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen eDB aEBc DECB  De CD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SOYLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,183 249,160 162 170 170 431 7347

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 21 20 16,00 13 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CcBD baecCcED CcECCbcE                  

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdCBbacEBb     Aedac     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADdd D                                 

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,940 249,160 41 44 44 91 1185

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 71 31 63,25 53 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDbdbEEbCcBdDEbDdbdCaEcEeBEDcBbDbDEACdbD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal aCEAC CdcEEbDEdBAAE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D CADEBCDCA BEA CCC DCBB   D BCCDD E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen bBDD ebB bcDd DCea  

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,390 249,160 158 166 166 424 6861

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 2 14,50 36 19,31 19,44 16,66

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 21 3 20,25 17 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBD  C BC  D b ECd  E    E  DAD        

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Matematik CAa           C                         

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen    A  B  D          

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Karbohidratlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,370 249,160 30 32 32 56 822

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 76 25 69,75 58 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEECBBeD DECDECebcEDBcDEBeDADdDCabcEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EAbBCCEE C EabcAAEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA EBCD DA aeBCCC A d DE  DBDCDDCE bBBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen e d acBc  c dDC CE D

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR FİDAN GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,203 249,160 106 113 113 288 2757

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 51 19 46,25 39 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdb  bCcBaD d CDEC bBEcBEDEdeDADEACdD 

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal  acd  C   Eb  EBe E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a CA  BCD A  EABCCC DCd  E   B d   E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen      B B    E     C 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,638 249,160 135 143 143 377 4457

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 43 35 34,25 29 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe adBb  CBBebEc dbECeEdEcBaDEeaDADcDCaDbEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cbCcC dd C EdbEAAb B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA  BCD a  a cC     B                   

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen Db Aabe  DE dbCDC Ce

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,983 249,160 126 134 134 350 3816

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 46 32 38,00 32 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCED bbacaeD daeDECeEBb BdDEdCbADEAaaDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BC deaC  aEb  EeAbE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik e C   B D   e   C C D    E    dCD  E  B 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDb B Ba  D  DCceC 

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 28 -1,00 -3 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 13 -3,25 -16 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 7 55 -6,75 -6 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdced   aCacDEb cdeccEacdaaceDAbded b cb

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal ae a eacde     ebaee     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik   c     a  cd       a    b   e          

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen cad B    b    da   a

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 5 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 2 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,950 249,160 70 75 75 185 1913

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 22 54,50 45 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CcBDEECcBeDEbEbDECCEBEDBEDEdaDADADC DcEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdeBC  E b EabEAeE B     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD BCDCae  AaCCC A B  E  e DC    e     

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen D   B  e  E  eCe    

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,503 249,160 60 65 65 161 1746

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 59 12 56,00 47 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDEbC BC ED dDaC EBEDBEDEdeDADcadd    

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EA BCC a C     A  DB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C D BCD Db  ABCCCAA B     cBDCDDCE  BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen           E   C     

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 3 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF UĞUR BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,370 249,160 136 144 144 378 4467

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 41 27 34,25 29 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBbEbC aeDEb CDdCaEeEaBbaE d  DcD dDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeBCCaEdC EEbEAAEaB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik C   B c a     C     B    a  D           

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen a     e   E Bb  b  D

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,650 249,160 2 2 2 2 45

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 99 16 95,00 79 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDaECcBCDEaECDECCEBEDBEDcBeDADbDbaDDEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAbcCCEEBCDEEbEAbEDB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCDABEABCCCAA BBDEAD BDCD  EC BBCC

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen aDeABcBDEDECBDCDCECD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,118 249,160 75 80 80 207 2077

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 62 38 52,50 44 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCEDEEbCcBaDEcadbECCEBEbBaaEdaDADEAbdDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal cCcAeBb  Ebb EdBAea      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik c CdD BCDbA Ba  CCCdDCB     cBbCDD E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABabaBEcDDc E DCee E

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,590 249,160 65 70 70 173 1826

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 12 0 12,00 60 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 60 20 55,00 46 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBDb CBBCDEbECbEbCE EaBEcEaaDbDADCCacEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EdecC    C   b A E a     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CAD B DCbeB A eCC A B  E    DC      BB  

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen DD  BE   DECB CDCE  

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,310 249,160 150 158 158 411 6164

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 32 30 24,50 20 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe bdBDb CccdDcDcCbECeEBE BE cd DADcDba c  

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAeB eEc C d bEA E       

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik e     D       C     B               BB C

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen eee c     E   Cbe b 

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 0 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,775 249,160 58 63 63 158 1737

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 63 28 56,00 47 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCEb  ECcadDEA CDECC  EDedDEdd cDEAb DD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCcAb     EbDaEBA E      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aeCAD BCDCA   ABC   DCBB bA  cCeD  Ea BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen  BDbaBaBcaaDECDC aCc

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,270 249,160 124 132 132 348 3752

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,49 15,72 9,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,03 2,07 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,73 2,79 1,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,15 2,19 1,21

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,90 7,05 3,83

Toplam: 120 42 13 38,75 32 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe  EBD dC BeD b dDECaEcEDBbDEBaDADA CdDcEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal  A  Ce   CD    AA        

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CA   CDCb     C C   B     a DCD         

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,265 249,160 139 147 147 383 4768

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 170 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 19,31 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,97 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,18 8,22 7,17

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 12,14 12,32 7,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,35 3,39 1,86

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 15,49 15,72 9,68

Toplam: 120 39 26 32,50 27 49,88 50,43 37,34

TYT Türkçe BbbEb   accCcEbDebECdcBEeBEDEdeDADEAadDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCac  CeEbEb EEBAeE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik b CdD   D       CCC DC             E  B 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,343 249,160 3 35 35 61 937

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 75 30 67,50 56 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe BbedDE EC BdDdAaebECeEBEDBEDEdCDdDEACabD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAedCCEEEbDEEBAeb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DbCAbEBCDbAE    CCCdDCBBDEA  BCC D E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen eeaD BcB DEDEeDeeCCb

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,875 249,160 5 82 82 211 2086

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 62 38 52,50 44 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe CdBbEbCcBeDEbECDEdCEBEDBEaEdaDbDdDCaDbEA

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal EbeBCCEc CaEabEAeEeB     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CdDEBCDCD a d Ce  AEB  c    D  D     B C

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen bccABEBDbDdeceCeaEdD

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 1 0 33
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,240 249,160 2 16 16 21 404

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 84 20 79,00 66 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe BDCdcEEECBadDEADCDECCEaEDBEDEBaDADEAbCcD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEde C  EEbDEEcAeED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D CA EBCD Ad  A CCaADCBc EA  BCCDD E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABaD BaBDDEDECeCeCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,585 249,160 4 61 61 147 1655

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 19 11 16,25 54 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 26 14 22,50 56 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 69 50 56,50 47 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe BbedbbcbecBeDbdDbcECCbBEaBEDEceDbDdAadD 

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEAbdCCbbEADEdBAcbD     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik aeCADEBCDeAaaaeBCCCADCdBDcbDeBCCDDaEeaBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen dBDDeBcBaaEDECDdDCCa

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 0 3 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜR K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,065 249,160 6 95 95 243 2410

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 57 32 49,00 41 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe BcCdbEE CcBeDEbDbaaCecBEcBEDEddeADEAbdDb

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCad  bC EEb cEBAeb      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik D CAD BCD A     CC eDCeBD AD  C D  E  BB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen b     Edaa DE DC bCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 2 0 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİFTCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,653 249,160 7 129 129 335 3504

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 46 22 40,50 34 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe BbCdb c CcBCDbbDCbEdbaBEDBEDEBaDADEAbCDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal  e  eBb dE     BAeED     

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik a C D B D A     CC  DCB                 

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen       EB   DE  Ceb b

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 2 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,790 249,160 1 3 3 3 56

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 7 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,64 19,44 16,66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,64 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,39 1,97 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,25 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,64 8,22 7,17

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,75 12,32 7,82

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,82 3,39 1,86

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,57 15,72 9,68

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,82 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,86 2,79 1,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,07 2,19 1,21

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,75 7,05 3,83

Toplam: 120 98 19 93,25 78 62,61 50,43 37,34

TYT Türkçe BDeEbEaECBBdDEbbCDECCEcEDBEDEdaDADEACdDD

Cevap Anahtarı A BDCEDEEECBBCDEADCDECCEBEDBEDEBCDADEACCDD

TYT Sosyal BCEACdCCEEEbDaEeAbE      

Cevap Anahtarı A BCEACBCCEEEADEEBAAEDBABBD

TYT Matematik DACADEBCDCA BaABCCCADCBBDEADDBCCDDaE dBB

Cevap Anahtarı A DACADEBCDCAEBEABCCCADCBBDEADDBCCDDCECCBB

TYT Fen ABDDBBEBDDbDECDCDCCE

Cevap Anahtarı A ABDDBBEBDDEDECDCDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 3 2 1 67
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,340 249,160 1 58 58 136 1569

Puanı Hesaplanan: 176 176 445 8574

Katılımlar: 1 178 178 451 8797

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,00 19,44 16,66

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,36 1,91

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,97 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,66 1,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 2,23 2,10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,50 8,22 7,17

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,50 12,32 7,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 3,39 1,86

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 12,50 15,72 9,68

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 2,07 1,07

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 2,79 1,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 2,19 1,21

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 14,00 7,05 3,83

Toplam: 120 63 20 58,00 48 58,00 50,43 37,34

TYT Türkçe CEBDE CaBCDdbEdDECCEBEcBEDEBeDADbDaCD   

Cevap Anahtarı B CEBDEECBBCDEDECDECCEBEDBEDEBCDADADCCDDEA

TYT Sosyal cAe  a E C EabEA E d     

Cevap Anahtarı B EACBCCEEBCDEEAEAAEDBBBBDA

TYT Matematik CADEBCDCaA E BCC d                      

Cevap Anahtarı B CADEBCDCDABEABCCCAAEBBDEADDBDCDDCECCBBCC

TYT Fen bDdABEBDbDECBDC CECc

Cevap Anahtarı B DDBABEBDEDECBDCDCECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
1453-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0
Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 2 1 1 50
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 3 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%
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