
SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA SU BEZEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,331 293,110 112 148 225 871 5574

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 6 6 4,00 20 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 8 6,33 32 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 36 41 22,33 25 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDaCbBDCBBAdaCCdaDac

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) aAdbcCBAD 

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) bcCdcbcAbB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) b Dcbbbabc

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) d aB Da DB Aa dB   b

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dcBCDad BBDaaC CaDc 

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 0 3 0
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 1 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADASU ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,029 293,110 28 37 45 101 656

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,26 11,84 5,13

Fen 20 15 2 14,33 72 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 75 9 72,00 80 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDaAdCCdABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABC bAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCAB CC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbADAABDACcBB BC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBC CDBDBB CBDC cd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 0 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İLHAN KUBAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,754 293,110 16 22 27 57 364

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 78 8 75,33 84 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAcDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) C *BACDBaA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  a CDBd BBDBDCaCcDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZYN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,853 293,110 71 97 127 389 2430

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 63 23 55,33 61 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BcCbAaDaBBABbbdABcCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBbCcBcA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   baBDCADBAAD bBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AcB adCbBBDBDbCaaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SALİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,994 293,110 76 103 136 434 2704

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,26 11,84 5,13

Fen 20 11 7 8,67 43 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 60 23 52,33 58 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B CaABabBcABCCddBDbB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBdDDdbB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dCDBACDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBdBBDCA  AAb bBA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) bacCbaC BBD aCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF EMRE KÜÇÜKBIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,868 293,110 115 157 350 1826 10451

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 1 1 0,67 7 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 4 11 0,33 2 12,26 11,84 5,13

Fen 20 2 17 -3,67 -18 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 19 51 2,00 2 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BcdCbBDCBBccddbd    

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAdbacdca

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) bDaccDDc  

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) Ca        

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCda dAbdcdad c d  

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) bcaacdaDaBcdcdadcad 

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 4 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 0 0
TEEN LIFE 3 0 0 0
IN THE KITCHEN 3 0 0 0
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 2 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 0 3 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 5 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ENES PARLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,062 293,110 74 101 134 428 2668

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 6 7,00 35 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 55 21 48,00 53 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDC bcDCBBABbaCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AD cAa ACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) C D bC Ba 

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   dBBabAD bdD aBACB 

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABcCDBC BBD bCaCacBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 1 0
TEEN LIFE 3 2 0 67
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİLİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,143 293,110 34 46 56 135 858

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 75 15 70,00 78 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCCBABBCDccCCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCadAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBdABbADAbBDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDaDBBcCBDCacd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN KÜÇÜKALİOĞL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,491 293,110 12 15 19 44 286

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 80 10 76,67 85 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDdAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCbA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABCADAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCaBaBBDCcDCddd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,516 293,110 36 48 58 137 873

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 1 5,67 57 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 71 16 65,67 73 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDBAdCCBABBCDcACCcB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDAB D A D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AaBDCbcbCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbdDAABDACDBaCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABaBCCCDBDBBDCBbCBdA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 0 3 0
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇERİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,304 293,110 56 74 93 245 1548

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 65 22 57,67 64 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBAcBCDBAdCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADadaCbA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADaaCbcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DcCABCAbAbBDAdD BaB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABcaCCCDBDBB daDCBBd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ZENGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,760 293,110 14 20 25 53 318

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 81 8 78,33 87 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbABDCBBcBCCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDcACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dcddbBCDBB BDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARJEN AKINCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,493 293,110 59 78 97 250 1591

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 2 0 2,00 20 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 1 16,67 83 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 62 12 58,00 64 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCC cDbBcABbaCABD B

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAA CaADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) A      A  

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCcBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBCB DCADBAAaAa ACB 

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cBBCDBC BBDBDCCC DBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASAF POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,983 293,110 105 139 203 704 4445

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 5 10 1,67 8 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 47 33 36,00 40 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B DBdCaaBcBBaDBAdCcB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDcBCadA D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADbAcdbA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcC  DCa

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) b  AaCbDc c AC dabcd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDB aBadBDCdab

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 0 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN CANBAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
462,857 293,110 9 11 15 33 217

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 2 16,33 82 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 82 7 79,67 89 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABaCCdBDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AdBCbBCDBBDBDCCC DBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ AYKANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,758 293,110 30 41 51 117 742

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 75 13 70,67 79 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDcAdCCBABBCDBAdCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADDdBCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCd

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAaCADAABDA DBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) AcDaCCCDBDBBbCBcCd A

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TUNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,290 293,110 45 61 75 187 1200

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 0 18,00 90 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 66 21 59,00 66 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BbCdAcDCBccBCC ABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBbcC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) bDCacaDAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) ddaBAbaBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBC BDCADBAADACBA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCDBCcdBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ABAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,224 293,110 87 115 158 494 3103

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 8 6 6,00 30 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 54 28 44,67 50 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCcBDbBBABCCCAaDad

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAbDCdADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBcDDAbB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDcbCDabd

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   b BaCADBAAbbd b  D

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) Aa dbBd BBDBaCCCcDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ ÇENGELOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,701 293,110 40 52 63 154 1001

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 4 12,67 63 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 72 15 67,00 74 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCCBABBCDBACdDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCbdAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDcBCDc

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCcBDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCA CdDAbBDACDcBCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDB BBcbaDC dA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞİN DEMİRKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,742 293,110 98 131 182 560 3491

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 4 8 1,33 7 12,26 11,84 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 54 25 45,67 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDaAdCCa BBCDc CCcB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCabbAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaddCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCa

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) cBdAad c bBc    Bb  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABD CCCDBDaBDdaDCBaA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TUFAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,008 293,110 54 72 91 231 1479

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 67 19 60,67 67 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) dCDBACbbBAcBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCabAbD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCbcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB ABC DAABDAdDBB BC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCdCDBDBB ddbddBb

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATU BERBER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,142 293,110 29 40 50 112 713

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 77 11 73,33 81 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCaBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDdBCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbADAAB AaDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) AcDBCCCDdDBBDbaDCd c

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,503 293,110 23 30 36 80 506

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 77 13 72,67 81 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCCBABBCDcACCaB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) dDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbBDCbBDba

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbADAABDACDBBCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDBDBBDCaDaBBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,484 293,110 65 85 108 301 1969

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 1 11,67 58 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 59 16 53,67 60 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCaBAcBCDB CCcB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCdDaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) Acdab    b

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D  ABb DAA DAC BBC  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCaB B bCBbC Bd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 0 3 0
IN THE KITCHEN 3 0 0 0
ON THE PHONE 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 2 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,038 293,110 111 147 218 807 5100

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 8 8 5,33 27 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 9 5,00 25 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 44 37 31,67 35 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) dCDacd CBABBbDadbCbB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) d ABCbbAcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCAcaAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AaabCbBDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBd BC aAbBc bDdBa d

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDad CDaDaa baD dBd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİA TANRIKULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,351 293,110 108 142 208 723 4577

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 5 8 2,33 12 12,26 11,84 5,13

Fen 20 11 7 8,67 43 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 45 34 33,67 37 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BbDBddaCB cBCDcACCaB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCbbAbD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADadcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) b BbaABadb

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) bBa B  a  B Aba Bdaa

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bBDBbdCDaDB  CaDdBBc

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 1 0
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÜNGÜÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,428 293,110 32 43 53 128 831

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 3 15,00 75 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 72 11 68,33 76 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCCBABBCDBACCaB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbBDCABD  

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB ABd DAABDACDBBd  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCbBDBB CBDCaBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA  Ö*EDİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,414 293,110 102 135 191 608 3758

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 3 4 1,67 17 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 7 5 5,33 27 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 4 10,67 53 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 48 23 40,33 45 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) d DcAdCCBAcaCDcAdC B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR)  D Bd bbcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) A BDCdcDC 

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) a  AB   Abc AaDBBa  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABD CCCDBDBB dBad a 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 0 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 2 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,769 293,110 66 86 109 310 2045

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 10 5,67 28 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 65 24 57,00 63 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCAaDCBcABCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdDCaADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACbBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBCBBDaADBbcDAbBACBa

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AcddDad dBDaaCCCacBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ENGİN İNAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,188 293,110 84 111 148 466 2878

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 8 6,33 32 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 58 28 48,67 54 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCdABDCBBABCbdAaDbB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAdADCBADd

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADcAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCaBbCDdDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) Ccb  DdADBbAa baAdBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBabcC dBDdDCaCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BİRCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,947 293,110 94 125 173 539 3378

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 7 6 5,00 25 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 52 23 44,33 49 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B  BddCCBABBCDadCC B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDccCb 

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) b BbC BDbC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D  ABd cAbaaACbB    

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) AdDaCCCaBDB DbBD Bdc

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 2 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 1 0
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 0 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,831 293,110 38 50 60 145 929

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 0 12,00 60 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 2 12,33 62 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 70 7 67,67 75 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAdDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDcACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)  BCBBDCA  A   CBA B 

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  B CbBC  BDBDCCCaDB 

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 1 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE GÖNÜLTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,496 293,110 75 102 135 431 2682

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 6 10,00 50 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 7 7,67 38 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 59 25 50,67 56 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) dCDaAdCaBABBCDcAbCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAdCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AcBbCAca C

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DaCABd aAbBaACDcBCB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABD CCCDc BabdBb aBb

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 5 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,089 293,110 101 134 188 584 3616

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 11 4,33 22 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 53 30 43,00 48 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) dadaAdDCBaABCCCbcDa 

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdD BADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAcDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) C DccCadbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CB BBDbADBbADA BAC b

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) baBCaBb daDdaCCaaDcA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADA KARADOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,269 293,110 69 94 122 374 2372

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 4 7,67 38 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 5 10,33 52 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 59 20 52,33 58 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BdDcAdCCBABBCDcACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABdbdAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AaBcC cDCd

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB  Bad A BDAbc BC  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) AB aCCCDBDBc daDC aA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SİNCER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,472 293,110 60 79 98 251 1592

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 7 6,67 33 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 67 15 62,00 69 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADadBCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAB  DAbc A DBBdcC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCdCcc BabCBbC   

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 2 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN AZİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,732 293,110 109 143 212 769 4847

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 2 6 0,00 0 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 7 6,67 33 12,26 11,84 5,13

Fen 20 6 10 2,67 13 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 44 33 33,00 37 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) a DBbdCCd BBCDcdCC B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADadBaDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) bbaaCb  bC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) Dc bBC cc BbA DaBCcC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABD Cdd   ddbdBcdBdd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 0 1 0
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 3 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,903 293,110 8 10 13 28 167

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 1 15,67 78 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 82 5 80,33 89 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABaADAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABD CCCDBDBBDCBDC  d

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,481 293,110 11 13 17 36 235

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 82 8 79,33 88 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCaBAcBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAbD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABCADAABDACDBBCcC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBcCaDaBBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK OKUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,735 293,110 27 36 44 100 646

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 74 13 69,67 77 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCdAcDCBBABCaCABDCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dbDcbCD   

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cBdCDBCDBBDBDCdCacBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 0 0
TEEN LIFE 3 2 0 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ORÇUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,395 293,110 68 93 120 359 2300

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 5 7,33 37 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 62 19 55,67 62 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCdBDbBBABCbCdaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCdAb ACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCbBbCDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   bB DdA BAADbbcA  D

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AB CDBC aBDBadCaaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ACET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,762 293,110 49 67 84 217 1366

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 10 2 9,33 47 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 69 11 65,33 73 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDaAdCCBABBCDBd CDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDdAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDA CDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbdDAABD        

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBaDCaDCdaA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NERGİS DİLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,726 293,110 17 23 28 58 365

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 80 9 77,00 86 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDcAdCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) aBCAB ADAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCdCDBDBBDCdDCadA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ARIMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,427 293,110 33 44 54 129 832

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 5 10,33 52 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 74 13 69,67 77 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCdBDCBBABaCdAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAAbCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBdaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  d dbBCcBB BDCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEDE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,611 293,110 61 81 100 257 1645

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 7 1 6,67 33 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 65 10 61,67 69 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) dDABCDAdAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCAcaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB AB   A B   a B   

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCD DBBDdaDC c 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BENGÜ ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,381 293,110 92 121 169 525 3300

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 55 26 46,33 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaCdABDCaacBb dABD d

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAbDCBA d

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBdacACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBbCDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)  Bd BDCADabAD dBAC b

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  cdCDaC aBDcaCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA GÜNEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,711 293,110 25 32 39 91 585

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 15 1 14,67 73 12,26 11,84 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 74 12 70,00 78 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDcAaCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAdCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AaBcCABaCa

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABa DAABDACDBB   

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDCBbCdBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,041 293,110 86 113 151 471 2920

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 9 6,00 30 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 57 29 47,33 53 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCAcDCBBABaCCABDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdbCBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcAaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dCDcbCDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dadBBbdA aAca dBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  cdCDcb aBacDCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN EDİZ ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,223 293,110 104 138 201 694 4361

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 2 1 1,67 8 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 3 7,00 35 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 43 11 39,33 44 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B C cBDCBBA CCCba bB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DA d CBADa

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADC ADD CB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCD bC BDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)            A   aA   

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  B   d   BD  CdCBcBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 0 67
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DURU YILMAZEL 210  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,864 293,110 50 68 85 218 1392

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 69 14 64,33 71 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABD BBABCbCABDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AcCB aDAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCA BAAD CBAdB 

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dadCbaC BBca CCCBcBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,895 293,110 114 152 252 1060 6708

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 5 6 3,00 15 12,26 11,84 5,13

Fen 20 6 11 2,33 12 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 35 39 22,00 24 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) aDda dDCBcABbCCcaDad

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAbDdB Da

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) A CBbaDAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) Cdb ACcBab

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   a  DCA d  a dBA ca

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  ccCbadbacD a CacDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 4 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TİRYAKİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
450,920 293,110 18 24 29 60 377

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 80 10 76,67 85 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABaCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDbADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cddCbBCDaBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ÖZKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,533 293,110 52 70 88 226 1441

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 68 19 61,67 69 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbABDCBcABCCdABDdB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) aCbcACcBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CB BBDCAaBAAD dBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  BdCDcbDdBDBbCCCcaBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN EŞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,508 293,110 81 108 143 452 2790

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 11 3 10,00 50 12,26 11,84 5,13

Fen 20 11 8 8,33 42 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 54 25 45,67 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) d DBAdCbBABBCDBACCaB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABC dAcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCAcDdcCbA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbdaCbB  C

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB Aa   AABDAaDBBd  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) cBDBCbCaBDBBbdaD acA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ÖZEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,671 293,110 96 128 176 544 3391

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 2 4,33 43 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 0 5,00 50 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 2 5 0,33 2 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 4 11,67 58 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 46 13 41,67 46 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBcABCCdABD B

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) D  b CBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN)       DACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG)     ACDB A

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)     a d  Bb    B  db

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) d  CDBCa BDBDCCCaDBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 0 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 0 33
ON THE PHONE 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÇEHRELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,713 293,110 103 136 192 612 3780

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 9 4 7,67 38 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 9 6,00 30 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 49 27 40,00 44 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR)   DcACaC ABBC B bCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABdDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADcdcbDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) dDBDCbcDba

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D  ABC aAbBD b cB  C

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABbaCdaaBD B daDCBdc

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR SÖZÜGEÇEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,419 293,110 24 31 37 81 507

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,26 11,84 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 78 11 74,33 83 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BbDBACCCBcBBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDbAcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABb DAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDacBBDCBbCadA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YI DIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,526 293,110 78 105 138 438 2718

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 10 2 9,33 47 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 10 5,67 28 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 57 23 49,33 55 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCC BDdBBABaCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAADCadDC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dbDcbCDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) d CB D A BA   bBA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cdcbDab dBDBDCdCacBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BİROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
462,334 293,110 10 12 16 34 222

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 82 8 79,33 88 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDaACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABbbC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbADAABDAaDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDBDBBDCBbCBcA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜMÜLCİNELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,836 293,110 47 63 79 197 1253

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 13 6 11,00 55 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 72 17 66,33 74 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDaAdCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDdcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D CABadDAABDAdaBBCcd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABcBCdCDBDBBbCBDCadc

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SÜMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,347 293,110 7 9 12 22 140

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 84 6 82,00 91 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCddBDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDaADBbADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCDBCDBBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA Ö *R 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,111 293,110 93 123 171 533 3337

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 10 3 9,00 45 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 8 6,33 32 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 51 25 42,67 47 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCAcDCBBc CCdcBD B

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAAbaBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCcADDdaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) a Dc CDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)  BbaaDCA BA    BA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dB CDB aBaDdadbC DcA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,873 293,110 58 77 96 249 1582

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 11 1 10,67 53 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 4 6,67 33 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 66 7 63,67 71 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCCABD B

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCaAaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)  B B  aADB AD CBA  D

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AB C aC  B  aCaCaD  

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 1 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 0 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER AYŞE SELÇUK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,459 293,110 70 95 125 385 2405

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 10 0 10,00 50 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 59 18 53,00 59 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BcCC cDCBBAaCCaAaDdB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCdAbDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dbacACDBDb

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADB          

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) A aC aCDcBDBDCCCacBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİSU AKKAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,520 293,110 85 112 150 468 2900

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 8 2 7,33 37 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 9 7,00 35 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 54 25 45,67 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBcABCCbbBDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAccACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) bCDBbdbcac

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)    B DdA Bd    BA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cdBdcBd BBDBaCCCabBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 0 3 0
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,392 293,110 107 141 205 713 4507

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 4 1 3,67 18 12,26 11,84 5,13

Fen 20 6 10 2,67 13 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 46 21 39,00 43 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B CCABDCdBABbCd BD d

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdbbDCBAD 

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcAaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBbCDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   b    AD      B   D

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) c dCcad cB BaaC aDBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 5 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YÜKSEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,199 293,110 48 66 83 214 1353

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,26 11,84 5,13

Fen 20 15 4 13,67 68 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 71 17 65,33 73 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAdCaBcBcCDBAbCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADbdBCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCAcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBbABd cAAaDACDcBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bBDBCCCDBDBBDCab dBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,429 293,110 100 133 187 582 3609

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 1 2 0,33 3 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 10 4 8,67 43 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 9 5,00 25 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 47 22 39,67 44 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BD CA DCBBABa CAcDCa

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR)        dDd

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAa ACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) C DcbCDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   CB DCA BbA  dBAbcD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AB dDadcaBDB d CacBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AVŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,577 293,110 19 25 31 65 404

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 77 13 72,67 81 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCaBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbdcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADadaCbA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABaADAABDAdDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDbBDdaBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
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Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
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Sayısal (MAT) DBCABaADAABDAdDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDbBDdaBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL EFE CIRIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,559 293,110 22 29 35 75 468

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 80 10 76,67 85 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BbDaAdCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABaADAABbACDBBCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDCBDCdad

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
JUMANAH ALNAJJAR 1420  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,431 293,110 79 106 139 440 2722

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 10 4,67 23 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 60 24 52,00 58 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) Bcdd cDCBBcBCCCABDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAcDCBcaC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBdDDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBCBBDCA BbA  dBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dad DdbbaBD DCbdBaBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN OĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,943 293,110 31 42 52 120 784

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 77 13 72,67 81 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDabdCCBABBCDBACCcB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) dDBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbADdbBDACDBBdBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDaBDdBbCBBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL YUSUF 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,488 293,110 44 59 73 185 1193

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 9 7,00 35 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 72 16 66,67 74 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBcCCaBABBCDcACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcCABDbC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAB ADAABDACDBBCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDdDaa dabCddA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KOBYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,455 293,110 64 84 105 290 1883

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 65 20 58,33 65 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCb BDCaBcBCCdABDad

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBcbc CB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) C CBBDCA BAcDAaBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  adCbBCbBBDBDCCCaDcb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,350 293,110 88 116 159 499 3136

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 3 5 1,33 13 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 5 10,33 52 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 52 29 42,33 47 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDcbCaCBABBb cdaCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDcBCDAAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADa aCb 

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AD cacB bb

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBbABddDAABaACDaBC C

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCD  BdbdBDC Bd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 1 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 0 2 0
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY KURTARMIŞ 464  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,602 293,110 42 55 69 172 1129

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 70 20 63,33 70 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BcCbABDCBBcBCCCAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcdaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CbDcACcBaA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCAaBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cBaCaaCcaBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY KURTARMIŞ 464  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,602 293,110 42 55 69 172 1129

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 70 20 63,33 70 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BcCbABDCBBcBCCCAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcdaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CbDcACcBaA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCAaBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cBaCaaCcaBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SARP AKDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,767 293,110 5 7 10 18 118

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 2 15,33 77 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 82 6 80,00 89 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAAbCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCcBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBCDBC BBDBaCdC DBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK SÜMEYYE ENER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,326 293,110 90 118 162 507 3169

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 6 4 4,67 23 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 52 25 43,67 49 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) adDaAdCCBABBCDBA CbB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDbBbDbAbD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) bbBDaAa Cd

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) a CAB    Aa b   Bd C

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) AcDaCCCDB BBDdBDCcBd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YALIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,290 293,110 39 51 61 146 943

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 70 16 64,67 72 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCAcDCcBABCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAA DCBADd

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAacA B

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CbDBbCaBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAaBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AB CDcCbaB BDCCCBbBc

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TUNA DİŞLİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,132 293,110 26 35 43 98 634

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 77 12 73,00 81 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDdCABDCBcABaCCdBDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdDCBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCB DDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBCBBDCADBAADAaBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBCbBCaBBcBDCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KİLİSLİOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,370 293,110 106 140 204 708 4467

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 6 3 5,00 25 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 5 8,33 42 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 44 24 36,00 40 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDcAb bacBBaDdbaCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDA CDbA D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADacBCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) c BcCb aC 

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D  ABa  b B A a B   

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABD CCCca BB bab  BA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 1 0
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 0 2 0
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HANSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,773 293,110 72 99 130 399 2482

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 3 11,00 55 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 60 22 52,67 59 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) daDaAdCCBAcBC cACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCb dAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADcAdCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDbAcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB ABb  AbB ACD BCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABcaCdCDBcBBDCabC Bc

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BARAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,411 293,110 57 76 95 247 1567

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 13 0 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 66 15 61,00 68 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B C bBDCBcAaCCdABDad

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCacDDAbB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBbCaBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAA   B    

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBCDBCDBBDBDCCCBcab

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KARAKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,736 293,110 55 73 92 232 1487

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 65 20 58,33 65 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDaACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) dcA bDdAcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaAcDABCbA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDbC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBbAB ADAABDAdDBBCB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCdCaBDB  dBbdBdd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METE KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
477,234 293,110 4 4 6 11 63

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 86 4 84,67 94 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABaCCABDCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AcBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA GÖKGÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,937 293,110 95 126 174 540 3380

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 10 2 9,33 47 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 6 8,00 40 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 51 20 44,33 49 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B CadBDaBBdBCCdA D  

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAd CBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADbBdD ACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCaBbCDB A

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBB aA BA c   A  D

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) A  CDBb BaD aCCaBcBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 0 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KALAYCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,323 293,110 80 107 141 447 2757

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 1 13,67 68 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 56 26 47,33 53 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCb cDCBBAabCddaDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAdcaBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBdaadCB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCbBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) d CBBDCA BAAD   ACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dB CDBC aBadDCCdaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY YÜCESES 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,284 293,110 46 62 76 188 1201

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 1 5,67 57 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,26 11,84 5,13

Fen 20 11 3 10,00 50 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 69 10 65,67 73 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBAdCCdAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) D AdDC AD 

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) aCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBCBBDCADBAAD bBA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  caCDBC  BD DC CBcB 

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 1 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MELİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,402 293,110 53 71 89 228 1446

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,26 11,84 5,13

Fen 20 11 4 9,67 48 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 69 12 65,00 72 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDBAdCCBABBCDBACCcB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCbBDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAad DAA  AaDBBCB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN)  BDBCCCaBDB  Cdb Ba 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR İLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,486 293,110 99 132 186 581 3604

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 3 8 0,33 2 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 7 7,67 38 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 51 25 42,67 47 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABcCDdACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaA accCD 

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcCABDbC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DcCA d   d  b b cb b

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN)  BcBCCCadDcBDbcDC a 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 2 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 1 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ERGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,032 293,110 73 100 133 425 2642

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 9 7,00 35 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 57 28 47,67 53 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) dCDBddCCBABabDBAaCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABbadAcD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADDdBCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCbBcaa

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABC aAbB ACD BC C

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBdbCDdDBdbbaDa cA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,309 293,110 97 129 177 547 3405

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 7 1 6,67 33 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 7 6,67 33 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 50 16 44,67 50 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B DBcdCCBABBCDcA C B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR)  DABC ddAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BbAD A Cb 

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB A        A DBBd  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABcaCdCad BcDCBD d  

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AVCIOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
478,683 293,110 3 3 5 9 51

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 86 3 85,00 94 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBAB CDBAdCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABCAbAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBaDCBDCBBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK DOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
500,000 293,110 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,26 11,84 5,13

Fen 20 20 0 20,00 100 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 90 0 90,00 100 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABCADAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARABULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,295 293,110 2 2 4 4 22

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 87 3 86,00 96 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCcBDCADBAADACBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBCDBCDaBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KUZEY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,085 293,110 63 83 104 288 1863

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 3 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 61 15 56,00 62 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) dbDBc aCBABBC c  CDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABC dA D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) B ADa cCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBc bBDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABd DAABDACDBBbBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCC DBDB  dBDCd A

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 1 1 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR OKTAY ŞUÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,830 293,110 89 117 161 502 3151

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 8 7,33 37 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 56 29 46,33 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BcC AcDCBBABaCdbaDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcdccAdB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBbCDBaA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CaCBaDdA  AADbaBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cBBCDaCbBB caCbdaDB 

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GÜNER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,167 293,110 51 69 86 220 1403

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 68 22 60,67 67 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCbBAdCCaABBCDBAaCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) dDABCDbdAc

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaAdCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCbBDbC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DaCABCcDAbBDACDBBdBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bcDaCCCaBDBBDCaDCdBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,870 293,110 41 53 64 159 1024

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 15 1 14,67 73 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 5 10,33 52 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 72 11 68,33 76 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACdCBABBCDBACbDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDAdAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADbABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D CABC DAABD CDBBCc 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBdcbcD  a 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 2 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA NOORİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,139 293,110 113 149 229 899 5819

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 4 5 2,33 23 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 5 5 3,33 17 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 10 4,67 23 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 39 34 27,67 31 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B dbcdcCacABCCCdBDa 

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAd dBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCB ccACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) aaDBbd BaA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) C  BBcbA  b    cA  b

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ba aaBd BaDcaCaaBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 1 1 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SARIKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,662 293,110 62 82 101 264 1697

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 0 8,00 80 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 13 5 11,33 57 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 66 15 61,00 68 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBbdaCBABdCDB  CDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCD A D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADadcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABb DAbB ACDBBa C

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDB BcDbabCB A

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAYER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
451,911 293,110 15 21 26 54 359

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,26 11,84 5,13

Fen 20 17 2 16,33 82 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 80 9 77,00 86 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBcBCCdABDCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDcACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBC aCDBBDBaCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 0 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENİHA COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,657 293,110 6 8 11 21 135

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,26 11,84 5,13

Fen 20 20 0 20,00 100 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 83 7 80,67 90 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABaCdABDCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAdDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCdAaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ALTUNTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,298 293,110 67 88 111 316 2061

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,26 11,84 5,13

Fen 20 7 8 4,33 22 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 63 20 56,33 63 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCdABDCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAb CBcDC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dcCBBDaA BAADcdBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dB CcBb aB c CdCa Bb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 4 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
URAZ ERSELİH 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,231 293,110 13 19 24 51 305

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,26 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 81 9 78,00 87 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BbADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAcbADAABDACDBBaBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCdCDBDBaDCBDCcBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAPLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,972 293,110 37 49 59 139 886

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,26 11,84 5,13

Fen 20 18 2 17,33 87 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 71 17 65,33 73 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDBcdbCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDAdAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADaAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBbCAcD b

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABa DAABDACDBBCaa

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCaBDBaDCBDCBBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR  BATUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,617 293,110 110 146 216 795 5024

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 12 3 11,00 55 12,26 11,84 5,13

Fen 20 8 9 5,00 25 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 39 40 25,67 29 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) d DBddCaBABc DdbaCbB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CD BCbcbdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BadcbccbDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbdbadcabC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D aABC DA BDAbDBB c 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDadaCDdDBc dBbd a 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 0 3 0
IN THE KITCHEN 3 0 3 0
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 3 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR UYGUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,684 293,110 77 104 137 436 2715

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,26 11,84 5,13

Fen 20 10 9 7,00 35 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 55 30 45,00 50 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) daDBbdCCBABBCDBAbCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) dbA aDbdAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BbADaddCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbBcCbcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCA a aA BDACDBBCaC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bBDBCCCDabBcbdBDa dd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,643 293,110 83 110 146 464 2855

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 4 3 3,00 30 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 13 1 12,67 63 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 3 8,00 40 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 50 13 45,67 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDBdC aBcBBCDBA dDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDAdCb   D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN)   ADa     

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AD DCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB A a DAAB ACDB CB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaC    DB  CBbd B 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 0 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 1 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,412 293,110 91 119 165 515 3226

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 6 4 4,67 23 12,26 11,84 5,13

Fen 20 9 8 6,33 32 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 55 22 47,67 53 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDabABDCBBABaCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAbDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) daDcACDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)   d aDbA  c    BA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  B acBb cBDdaCdCBDBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 3 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,759 293,110 35 47 57 136 867

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,26 11,84 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 75 10 71,67 80 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCdABDCBBABCCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAA CBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CB BBDCAaBAAa dBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) Ac CbdC BaDBaCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYŞAN ECE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,454 293,110 82 109 145 459 2824

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 115 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,16 13,94 7,94

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,10 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,02 7,08 5,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,66 6,61 2,87

Matematik 20 8 4 6,67 33 12,26 11,84 5,13

Fen 20 14 3 13,00 65 10,95 10,66 5,04

Toplam: 90 53 22 45,67 51 58,15 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCAcDbBBcBCCdAcDCd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) D AbcCc Db

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCaADD CB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CabcbCDB A

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CcC BDaA BA     d Bb

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  BdCDBb BaDBDC CBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 0 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 0 3 0
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAL YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
435,115 293,110 9 38 47 104 672

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 15 4 13,67 68 11,23 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 78 10 74,67 83 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCaBcBBCDBA CDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D CABaADAABDACDBaaBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBcCaDCdBd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,429 293,110 5 18 23 50 300

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,23 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 81 7 78,67 87 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCAcDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABb DAABDACDBBCBC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDbcDdd c

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFE DEĞER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,563 293,110 18 80 99 255 1621

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,23 11,84 5,13

Fen 20 11 9 8,00 40 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 67 23 59,33 66 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDbbABDCBBABCCCABDbB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBcacACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDabCDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBdBBDCADBAAaAbcACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dcBCbabaBBDBDCdCBcBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YILDIRIM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,906 293,110 20 89 112 318 2073

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 14 5 12,33 62 11,23 11,84 5,13

Fen 20 11 9 8,00 40 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 65 24 57,00 63 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbABDCaBAaCCdcBDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAAaCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CbDcACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) dBbBBbCAcBAADd BACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AadCDadadBbaDCdCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ADAR GÜVEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,012 293,110 22 91 118 354 2279

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 8 2 7,33 37 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 57 20 50,33 56 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCbCAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAdbCBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBAaDAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBdaD   

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CcC BDCA B Aa       

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dBBCDBCcaaDBDdCCaDBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 0 0
TEEN LIFE 3 1 1 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL ADAR GÜVEN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,012 293,110 22 91 118 354 2279

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 8 2 7,33 37 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 57 20 50,33 56 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCbCAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DcAdbCBADb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBAaDAaB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBdaD   

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CcC BDCA B Aa       

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dBBCDBCcaaDBDdCCaDBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 0 0
TEEN LIFE 3 1 1 33
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ASEL HASTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,862 293,110 25 98 129 397 2478

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 9 3 8,00 40 11,23 11,84 5,13

Fen 20 10 6 8,00 40 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 60 17 54,33 60 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbAcDCBBABCCdABDCa

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCdAa ACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CB BBDCA B c  bcA   

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dB  DBd aBD aCCCacBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 1 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN TEKİNASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,501 293,110 3 16 21 48 297

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,23 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 81 9 78,00 87 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBbBCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAdADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCbaCDBBDBDCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN TEKİNASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,501 293,110 3 16 21 48 297

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,23 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 81 9 78,00 87 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBbBCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAdADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCbaCDBBDBDCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CAN ŞİRİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,032 293,110 6 28 34 72 458

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,23 11,84 5,13

Fen 20 12 6 10,00 50 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 78 10 74,67 83 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCCABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) dCDBACcdDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ddca BbDBBDBDCCC DcA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KÜKLÜ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,822 293,110 34 150 237 945 6076

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 1 3 0,00 0 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 7 5 5,33 27 11,23 11,84 5,13

Fen 20 3 12 -1,00 -5 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 37 30 27,00 30 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaCCAcDCaBcaaCdAaD  

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAbDCBAD 

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDA B

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) bdDa      

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCa bdd B   d B  BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) d  dbcbadBcd da  cBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 0 0
TEEN LIFE 3 0 0 0
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 4 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ZEYNEP ARSLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,352 293,110 28 122 170 526 3302

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 3 0 3,00 15 11,23 11,84 5,13

Fen 20 12 8 9,33 47 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 51 19 44,67 50 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCac BCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) bAA Ddd DC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCadaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCcBbCDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)    B D   B          

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ddBCDadDBBDcaCCCdaBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TUNA OĞUZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,712 293,110 31 137 197 661 4111

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 8 9 5,00 25 11,23 11,84 5,13

Fen 20 12 7 9,67 48 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 49 37 36,67 41 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BbDBddCCdABBbDcbbCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) aDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BadDaddCDc

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AbBaCbcDab

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) ac dBCcDAbBcAac BCc 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCaDBDBcbdaaC BA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 2 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÇEVİK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,549 293,110 33 145 214 777 4908

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 6 2 5,33 27 11,23 11,84 5,13

Fen 20 5 11 1,33 7 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 42 28 32,67 36 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BdDad  CBABBCDBAbC B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) dDdBCbbAda

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCAaDAabD 

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBbCdBDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D  A    AAa   D Bb  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bBcdd  DdDaBcd Dd ab

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 2 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 2 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ BAYRAM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,209 293,110 17 75 94 246 1552

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 17 1 16,67 83 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 7 10,67 53 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 66 22 58,67 65 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCcBaCBBABbdCABDdB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAAbCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBdacdbB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDcACDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBaBBDCADBAAD  BACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dddCDBbbaBDBDCCaBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA UÇAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,598 293,110 35 154 282 1271 7869

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,00 10 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 1 0 1,00 10 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 1 0 1,00 5 11,23 11,84 5,13

Fen 20 6 3 5,00 25 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 21 17 15,33 17 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BdDaddab A         B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR)   A       

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN)  aAca cCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcdbcD C

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D                   

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBb bb  BB        

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 0 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 0 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA NAZ DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,023 293,110 14 58 72 183 1175

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 14 1 13,67 68 11,23 11,84 5,13

Fen 20 11 5 9,33 47 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 71 10 67,67 75 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCAcDCBBABCCCdBDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAAbCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) C CBBDCAaBAA  C A BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) d B bBb BB BDCCCaDBb

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZİ CAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,625 293,110 8 34 42 96 620

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 19 0 19,00 95 11,23 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 77 10 73,67 82 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDC ABDCBBcBCCdAaDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADACBA BD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dadC BbDBBDBDCdCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK TÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
473,053 293,110 1 6 9 17 103

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,23 11,84 5,13

Fen 20 19 1 18,67 93 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 84 6 82,00 91 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbAaAABDACDBBCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDCBDCdBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKBAYIR 1 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,004 293,110 10 39 49 108 699

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,23 11,84 5,13

Fen 20 17 3 16,00 80 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 74 16 68,67 76 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBACCaBABBCDcACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDbAdD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADaDCAcbCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABbADAbBDAdDBBCBb

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDCabCcBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL E İMAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,880 293,110 12 54 65 162 1054

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 14 0 14,00 70 11,23 11,84 5,13

Fen 20 12 5 10,33 52 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 69 9 66,00 73 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCdABDCB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAA CBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG)   DBbCDBbA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCB DCA B AD  B CBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dBc DBCaBBDBaC Ca BA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 0 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM SAĞIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,108 293,110 27 120 168 521 3276

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 5 15 0,00 0 11,23 11,84 5,13

Fen 20 8 12 4,00 20 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 61 29 51,33 57 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAaCCBABBCDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCbBDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) cBCbadcadbaadacBaCBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bdacbbCDBbdBDCccbdBA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 0 3 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 0 4 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 3 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÜNDÜZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,700 293,110 16 65 81 207 1306

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,23 11,84 5,13

Fen 20 12 3 11,00 55 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 70 15 65,00 72 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BbDBbCCCdABBCDBAbCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDdAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABdADAABaACDBBbBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bB  CCCDBDBB CBDd  d

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 1 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 1 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT SAYGIN ERGEN 8016 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,023 293,110 2 14 18 38 240

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,23 11,84 5,13

Fen 20 15 5 13,33 67 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 83 7 80,67 90 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBABCCCABDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCbaCDaBDBDCdCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEYRA YANARDAĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,912 293,110 32 144 213 775 4890

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 1 1 0,67 7 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 5 1 4,67 23 11,23 11,84 5,13

Fen 20 8 9 5,00 25 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 41 21 34,00 38 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B D ddaaB BBCDcAdCaB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADaAdCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) bD        

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAa           B   

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABcaad  BDaB daDCaBb

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 0 0 0
IN THE KITCHEN 3 0 0 0
ON THE PHONE 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SARITAÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,296 293,110 21 90 114 342 2222

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 10 5 8,33 42 11,23 11,84 5,13

Fen 20 14 6 12,00 60 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 64 21 57,00 63 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) aCDadCCaBABaCDcACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDbAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDdcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBcCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCAB  a b  AbDBBaBd

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDaCCCDBDBabCBDCdcd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÜNAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,361 293,110 7 33 40 94 609

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 0 18,00 90 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 15 1 14,67 73 11,23 11,84 5,13

Fen 20 14 4 12,67 63 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 77 5 75,33 84 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BC BACCCBABBCD ACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABCDAAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DB ABb DAABDA DBBCB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABcBCbCDBDBB C DCdBd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ÇAPACI 1905 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,975 293,110 24 96 126 388 2424

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 11 8 8,33 42 11,23 11,84 5,13

Fen 20 14 5 12,33 62 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 63 25 54,67 61 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDaAdaaBcBdCDBACaDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABCDbAbD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BaADDABCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBbCABDCC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABaccbdBaACDcBbB 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBC CDBDBBDCaaadcA

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 2 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 0 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ULUS 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,380 293,110 36 155 301 1462 8783

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 11,23 11,84 5,13

Fen 20 9 9 6,00 30 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 26 40 12,67 14 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) daccc  b  B aac CC a

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) aaAabcb   

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN)   AbcdBCb 

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) ADBDCAcDCd

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT)    Ac bc  B  a*acd b

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABccCaCDBDadcdaDC d 

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 2 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YALÇIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,783 293,110 11 45 55 132 847

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 75 12 71,00 79 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDCBBAB CCdBDaB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBAaDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCbBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBaCADB ADAaBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ddcCbBCD BDBaCCCaDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 3 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AKCAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,550 293,110 13 57 71 174 1135

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 70 17 64,33 71 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbAcDCBBABCCCAa CB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAbDCBADa

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBADDAbB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDc CDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDbADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN)  dcdbBCDBBDBDCCCBccA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN ÇİL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,909 293,110 30 130 180 555 3446

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 14 3 13,00 65 11,23 11,84 5,13

Fen 20 11 7 8,67 43 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 51 30 41,00 46 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDacC CdABBCDcca  d

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDbBCDAdAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BbAcbAcCDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) Aa cCdcadC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) DBCABd DAAB ACDB acC

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABbcCCC dDBa CBDdBdd

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 1 1 33
IN THE KITCHEN 3 0 3 0
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 3 1 75
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 2 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,368 293,110 29 124 172 538 3364

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 6 1 5,67 57 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 3 2 2,33 23 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 6 4 4,67 23 11,23 11,84 5,13

Fen 20 12 5 10,33 52 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 49 18 43,00 48 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BdccAb CBABBbDBACCDB

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABC  A D

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADbA CDA

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) bDBaC     

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) D dAB    c D dD Ba  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDcCCC BDaB dBDb Bb

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 0 0 0
ON THE PHONE 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 2 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KOÇAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,761 293,110 26 114 154 487 3048

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 1 8,67 43 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 3 3 2,00 20 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 7 7 4,67 23 11,23 11,84 5,13

Fen 20 16 0 16,00 80 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 51 15 46,00 51 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDBAC CdAB         

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) CDABbDbAbD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BCADDABCDb

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) AadcCA    

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) aBCdcbADAABcdb      

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDBBDC  CB  

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 1 2 33
IN THE KITCHEN 3 1 0 33
ON THE PHONE 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 2 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 3 0 60
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ARAS KÜÇÜK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,358 293,110 15 60 74 186 1199

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 6 11,00 55 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 70 17 64,33 71 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCb DCBBAaCCCABDC 

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAAbCBADd

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDcbCDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCAaBAcDAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) cBd baCDaBDBDCCdBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 2 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AYAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,323 293,110 19 87 110 315 2058

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 36 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 13,90 13,94 7,94

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,11 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,54 7,08 5,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,76 6,61 2,87

Matematik 20 14 2 13,33 67 11,23 11,84 5,13

Fen 20 13 3 12,00 60 10,27 10,66 5,04

Toplam: 90 61 14 56,33 63 56,81 57,16 30,49

Sözel (TÜR) B baAcDCBB BC dAB  B

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DbAADCBAD 

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) AbCBcDDAb 

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDd

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CB BBDCADBbAD aBA B 

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCDBCaBBDBDd C D  

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 0 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN PEHLİVANLAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,928 293,110 1 127 175 541 3381

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 1 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,67 13,94 7,94

Tarih 10 9 0 9,00 90 9,00 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 6,61 2,87

Matematik 20 7 6 5,00 25 5,00 11,84 5,13

Fen 20 7 8 4,33 22 4,33 10,66 5,04

Toplam: 90 56 19 49,67 55 49,67 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCABDbBcABCCdAaD B

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAA CBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCcA DACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT)    a    DBbADcdBAdcD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) dc  Ddba B dDCbC cBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 2 2 50
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 1 1 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 2 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA SU 126 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,893 293,110 3 156 335 1694 9931

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 3 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,78 13,94 7,94

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,00 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,55 7,08 5,22

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,33 6,61 2,87

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,00 11,84 5,13

Fen 20 1 19 -5,33 -27 1,78 10,66 5,04

Toplam: 90 21 53 3,33 4 15,44 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BaDaAddC ABcbDcdaC B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) aDc bcAbAb

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (DİN) BbADaAcCad

Cevap Anh. A BCADDABCDA

Sözel (İNG) bacbabaaba

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT)  B Aa b     c a   B 

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) bcbadCdadbcacbacdcab

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 0 2 0
TEEN LIFE 3 0 3 0
IN THE KITCHEN 3 0 3 0
ON THE PHONE 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 0 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 1 3 25
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 0 4 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 0 5 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINARDİNDAR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,138 293,110 1 151 240 987 6315

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 3 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 5,78 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,00 7,04 4,29

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,33 6,61 2,87

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,00 11,84 5,13

Fen 20 11 9 8,00 40 1,78 10,66 5,04

Toplam: 90 33 32 22,33 25 15,44 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BCDcAdbbBbacdDaAa  B

Cevap Anh. A BCDBACCCBABBCDBACCDB

Sözel (TAR) bDABdDdAAD

Cevap Anh. A CDABCDAAAD

Sözel (İNG) AbdabABbdC

Cevap Anh. A ADBDCABDCC

Sayısal (MAT) a       A  D abB a  

Cevap Anh. A DBCABCADAABDACDBBCBC

Sayısal (FEN) ABDBCCCDBDdBbdcbdcad

Cevap Anh. A ABDBCCCDBDBBDCBDCBBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 1 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 0 3 0
IN THE KITCHEN 3 2 1 67
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 0 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 1 4 20
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÇAVUŞOĞLU 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,990 293,110 2 153 254 1069 6754

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 3 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,78 13,94 7,94

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,00 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 1,55 7,08 5,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 1,33 6,61 2,87

Matematik 20 6 10 2,67 13 2,00 11,84 5,13

Fen 20 7 13 2,67 13 1,78 10,66 5,04

Toplam: 90 36 46 20,67 23 15,44 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbbcDbBBABaCddBbbd

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbcCcdcb

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADacdbcA  

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDd  aBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) Ca c   caBbbadbBACBa

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) AdcdDabcaaDBcCdCBcab

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 1 1 33
IN THE KITCHEN 3 1 1 33
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 1 2 33
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 0 4 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 3 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 2 3 40
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANER DENİZ ÖZBİLEN 421 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
474,849 293,110 1 5 8 15 89

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 1 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 13,94 7,94

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,08 5,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 6,61 2,87

Matematik 20 18 2 17,33 87 17,33 11,84 5,13

Fen 20 20 0 20,00 100 20,00 10,66 5,04

Toplam: 90 85 5 83,33 93 83,33 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCbABDCBBABCCCABDbB

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DdAADCBADC

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CCDBACDBDA

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDdADBAADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 2 0 100
TEEN LIFE 3 3 0 100
IN THE KITCHEN 3 3 0 100
ON THE PHONE 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 3 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 4 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 5 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLHAKİM SONGUR 1453 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,496 293,110 1 64 80 198 1264

Puanı Hesaplanan: 157 378 2047 11586

Katılımlar: 1 157 378 2051 11595

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 13,94 7,94

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 7,04 4,29

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,08 5,22

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 6,61 2,87

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,00 11,84 5,13

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 10,66 5,04

Toplam: 90 69 21 62,00 69 62,00 57,16 30,49

Sözel (TÜR) BDCCdBDCBBcBaCdABDad

Cevap Anh. B BDCCABDCBBABCCCABDCB

Sözel (TAR) DAAbDCBAcd

Cevap Anh. B DAAADCBADC

Sözel (DİN) ADCBADDACB

Cevap Anh. B ADCBADDACB

Sözel (İNG) CdacACcBDb

Cevap Anh. B CCDBACDBDA

Sayısal (MAT) CBCBBDCAaBbADAbBACBD

Cevap Anh. B CBCBBDCADBAADACBACBD

Sayısal (FEN) ABdCDBCDBBDcaCCCdDBA

Cevap Anh. B ABBCDBCDBBDBDCCCBDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 2 1 1 50
TEEN LIFE 3 2 1 67
IN THE KITCHEN 3 1 2 33
ON THE PHONE 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 3 2 1 67
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 4 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 4 2 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 5 4 1 80
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
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