
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÜRETÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,420 214,040 16 32 32 32 116

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
189,752 0,000 17 48 51 146 926

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
332,885 0,000 14 27 27 27 105

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
313,432 0,000 12 27 27 27 77

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 18 4 17,00 43 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 27 9 24,75 62 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 10 4 9,00 64 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 7 5 5,75 44 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 24 12 21,00 53 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 69 25 62,75 39 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBdE bDaCEB cACDCEDADCB                

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik AceEBCACEAABaBdEDbcBCB  aC  EAEADCDDcEaD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dbcCAEABDeBCDBEeDBcABceD Ece  CeBEbEBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 13 4 76
ANALİTİK GEOMETRİ 20 11 5 55
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 4 4 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 3 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,592 214,040 4 12 12 12 30

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
223,072 0,000 7 21 23 102 690

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
404,403 0,000 7 14 14 14 32

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
356,040 0,000 8 17 17 17 36

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 4 15,00 63 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 28 7 26,25 66 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 35 4 34,00 85 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 89 19 84,25 53 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe E D  dBAC ACDCEBAbCebCEDCab ADDEC BbDCBc

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BddbAa  BBaEEAAB B  DCDBEAEAcCDDAEBDDdDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABdAECBCDeDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBb dD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 2 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 9 5 53
ANALİTİK GEOMETRİ 20 17 1 85
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 2 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,051 214,040 29 64 70 151 1005

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
156,432 0,000 25 61 66 170 1140

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
200,927 0,000 27 59 63 77 471

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
196,376 0,000 29 65 69 145 944

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 4 10,00 42 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 11 4 10,00 25 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 5 4 4,00 29 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 6 6 4,50 35 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 15 14 11,50 29 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 34 23 28,25 18 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe E DbC c   e DC B  CBDeED                

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BC e     Bb         DdDBEAdd            

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEAB eEe   e eDcccEbEa EBEeEccb BCb    D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 2 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 5 3 25
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 4 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 9 5 3 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 4 31



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,571 214,040 2 2 2 2 9

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
242,112 0,000 2 7 9 76 554

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
474,906 0,000 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
427,280 0,000 2 3 3 3 4

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 29 4 28,00 70 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 38 2 37,50 94 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 105 8 103,00 64 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAE DD CEBb ACDCaDADCBADDEC  E  BABaeC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCACEAAeBBCEDCDBCBBDcCDDEAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEbDCeDBEAEBCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 0 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 16 1 94
ANALİTİK GEOMETRİ 20 19 1 95
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 14 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,042 214,040 12 24 24 24 68

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
108,832 0,000 29 66 73 185 1361

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
445,370 0,000 4 7 7 7 8

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
283,920 0,000 18 38 38 38 137

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 32 1 31,75 79 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 70 3 69,25 43 58,94 59,01 35,07

TYT Matematik ABAEBCACEAAeBBeEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEABDDBCDBECDc ABEDDAEED    BEAEBC  

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 15 2 88
ANALİTİK GEOMETRİ 20 20 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 14 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 1 50
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 0 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,909 214,040 7 16 16 16 40

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
231,402 0,000 4 13 15 89 629

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
380,962 0,000 10 19 19 19 57

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
370,640 0,000 5 13 13 13 25

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 28 2 27,50 69 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 10 4 9,00 64 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 30 9 27,75 69 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 86 20 81,00 51 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EBD CceACaA aCEBADCBbaEDaEABADDECaB eCBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCA ABAE BdEE AB B  DCDBEAE cC  AEBD CDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEAadbECBCDeDDDceAECEaAEBEeEBEADBCE bCCD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 1 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 12 1 71
ANALİTİK GEOMETRİ 20 13 1 65
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 7 2 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 1 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,954 214,040 27 62 68 144 957

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
180,232 0,000 22 55 59 156 992

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
183,399 0,000 29 63 68 89 573

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
205,056 0,000 27 62 66 130 853

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 18 12 15,00 38 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 5 8 3,00 8 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 6 4 5,00 36 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 3 4 2,00 15 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 14 9 11,75 29 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 37 29 29,75 19 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EaaaCEeAC AaDCEBecCBbbEDdE eAD  Ce      

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik B e d b  a Ec  d a  DCD a               

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEd d ECB acD Dc A  Eb  c eE EAbBC      

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 2 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 2 6 12
ANALİTİK GEOMETRİ 20 3 2 15
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 4 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 1 50
GAZLAR 9 1 3 11

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,389 214,040 32 70 78 185 1336

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
108,832 0,000 29 66 73 185 1361

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
185,917 0,000 28 62 66 87 556

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
159,840 0,000 32 69 76 179 1282

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 12 8 10,00 25 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 0 0 0,00 0 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 5 1 4,75 12 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 17 9 14,75 9 58,94 59,01 35,07

TYT Matematik d ee d   B  bA B aB DC  cAE EC   EB b   

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen                            EBcA BC      

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 5 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 3 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 9 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,401 214,040 17 33 33 34 124

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
204,032 0,000 12 35 37 126 816

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
316,867 0,000 18 33 33 33 138

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
317,512 0,000 10 24 24 24 72

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 21 4 20,00 50 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 24 7 22,25 56 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 7 5 5,75 41 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 22 9 19,75 49 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 67 20 62,00 39 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAE Dc C B  ACbCEDA Ce DDEC d AB      

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik Ae EBCeCEAAB Ba DC B aB ECDDbAcA dDDA B 

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen Ed bA baeDBCDB CDB ABEeD EE e  DBc EBCbB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 4 0 67
MAKALE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 10 3 59
ANALİTİK GEOMETRİ 20 12 3 60
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 0 75
GAZLAR 9 6 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 3 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,533 214,040 19 40 40 46 212

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
204,032 0,000 12 35 37 126 816

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
283,435 0,000 22 43 43 43 195

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
299,464 0,000 15 31 31 31 98

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 0 20,00 83 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 20 0 20,00 50 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 19 3 18,25 46 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 5 1 4,75 34 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 4 2 3,50 27 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 18 5 16,75 42 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 57 8 55,00 34 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAEBDDDC  CBACDCED  CB                

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik A A BCe  A e B EDCDBCB  EC  dA  D  DA   

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen  c C  AB   CD  C c eB    EE bd DBEAEBCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
ŞİİR 6 5 0 83
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 8 2 47
ANALİTİK GEOMETRİ 20 10 1 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 1 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 2 0
GAZLAR 9 4 0 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,694 214,040 20 43 43 52 272

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
146,912 0,000 26 63 68 174 1182

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
321,752 0,000 17 32 32 32 129

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
229,000 0,000 25 59 60 89 567

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 4 8,00 33 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 9 4 8,00 20 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 18 7 16,25 41 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 29 6 27,50 69 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 56 17 51,75 32 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EdD         a  BccCBDCED                

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik d d A b  B    e  BB DCeBEAE EC DAE DbdDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECBCDeDDDcbcECEDbEBEeE EADBCE    D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
MAKALE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 2 4 12
ANALİTİK GEOMETRİ 20 14 2 70
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 9 7 2 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 0 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,734 214,040 15 29 29 29 101

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
177,852 0,000 23 57 61 159 1011

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
352,332 0,000 13 24 24 24 82

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
300,632 0,000 14 30 30 30 96

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 5 7,75 32 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 16 6 14,50 36 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 26 5 24,75 62 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 27 7 25,25 63 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 69 18 64,50 40 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe E c C     b bb BAcCBDC D E  AD EC B  b A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCA AB E BC cA B BB DCDBEAdAaCDDAE  bdDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEAaEAECBCDdDDDcDAE EDAEBdaEaEA BCE    e

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 0 0 0
MAKALE 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 0 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 1 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 10 1 59
ANALİTİK GEOMETRİ 20 14 3 70
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 6 2 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 2 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,915 214,040 22 49 49 79 473

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
137,392 0,000 28 65 70 179 1227

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
300,608 0,000 20 38 38 38 164

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
225,528 0,000 26 60 61 95 604

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 4 6,00 25 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 7 4 6,00 15 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 18 1 17,75 44 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 8 5 6,75 48 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 23 8 21,00 53 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 48 13 44,75 28 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe eEB E DeaC   aAC                        

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik A   BCA   AB B ED Dd BB ECD E      D   D

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEAae eCae CDcDABEeD EEe    BEAEBC  

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 2 0
ŞİİR 6 3 0 50
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 8 0 47
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 1 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 5 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 6 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 1 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,891 214,040 8 18 18 18 51

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
108,832 0,000 29 66 73 185 1361

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
470,024 0,000 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
283,920 0,000 18 38 38 38 137

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 37 2 36,50 91 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 75 4 74,00 46 58,94 59,01 35,07

TYT Matematik BCeCABAEBBCEEAABCBBDDCDeEAEAECDDAEBDDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECBCDBDDDBDAEeEDAEBEeEBEADBCE DCCD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 16 1 94
ANALİTİK GEOMETRİ 20 19 1 95
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 14 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 7 2 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 12 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,859 214,040 11 23 23 23 63

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
234,972 0,000 3 10 12 84 605

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
328,733 0,000 15 29 29 29 114

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
348,536 0,000 9 19 19 19 41

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 12 1 11,75 84 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 26 10 23,50 59 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 77 21 71,75 45 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAEdDD CaB aACaC DbDCBAeDEC CEABBAB  C

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik A b BCAeE AB Bb DCDB  B cC DEAE D DDAdB 

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen E ECAEABDDBCDe CDccABEec EEcDC DdEeEBCba

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 4 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 0 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 8 3 47
ANALİTİK GEOMETRİ 20 13 2 65
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 1 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 5 2 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞAHİNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,572 214,040 23 51 52 83 493

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
167,142 0,000 24 59 63 163 1077

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
268,174 0,000 23 45 46 47 229

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
254,144 0,000 23 49 49 58 315

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 14 7 12,25 31 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 18 4 17,00 43 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 7 4 6,00 43 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 7 5 5,75 44 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 18 11 15,25 38 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 50 22 44,50 28 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EdDae  A  bCDCdBAcCBbCED E              

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCAC          AB BB DC  dA  cCDDe  bDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEA E  eBCDdecDccA CEcbEBEeEe AcBC      

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 0 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 6 0 35
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 4 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 5 3 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 2 31



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,886 214,040 28 63 69 147 975

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
223,072 0,000 7 21 23 102 690

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
140,115 0,000 31 68 74 118 865

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
239,856 0,000 24 53 53 73 444

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 9 12,75 53 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 4 14 0,50 1 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 3 2 2,50 18 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 8 11 5,25 13 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 39 37 29,75 19 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EdcDCEcbCeACDbEBADCBaadDCEdcADDECaBCDC A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik Bbe Aec     Ebea    aCcec db b          

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEAe         c ccdEbd      EeEc BC   e e

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 0 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 7 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 1 7 5
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 2 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 3 0
GAZLAR 9 1 2 11

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 4 31



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR A* Ş 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,045 214,040 30 67 74 168 1104

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
210,799 0,000 10 31 33 119 785

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
130,599 0,000 32 69 75 126 958

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
196,640 0,000 28 64 68 144 941

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 4 9,00 38 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 18 8 16,00 40 16,20 18,36 13,10

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,07 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,02 0,26 1,79

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,00 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,08 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 8 10 5,50 14 0,17 1,00 8,33

Fizik 14 4 4 3,00 21 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 1 0 1,00 8 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 5 4 4,00 10 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 31 22 25,50 16 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe C   E D DC     CcCEDdbCcADDEC C d BdB bb

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Sosyal EDe    Aa cb Cabb  d B            C cbDD

Cevap Anahtarı B EDCCEBBADAECACDADBEBEBCDEACADEDBEBCBAEDD

TYT Fen     eEABDcd a   D                       

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 1 0 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 1 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 1 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 2 5 22
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 4 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 0 25
GAZLAR 9 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,466 214,040 18 35 35 39 151

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
202,842 0,000 14 38 40 129 822

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
305,624 0,000 19 35 35 35 157

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
290,288 0,000 16 35 35 35 121

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 22 9 19,75 49 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 17 2 16,50 41 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 10 4 9,00 64 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 26 10 23,50 59 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 65 21 59,75 37 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe Cc  EBD aCEBCaA baEDADCBADDEC aab B B e 

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABA BCA E AB Bd DCDB    cC  E E         

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dAECAEAaDDBCbeECDceABEea EE bCCDaE EBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 1 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 10 1 59
ANALİTİK GEOMETRİ 20 7 1 35
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 6 2 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 2 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,644 214,040 25 58 61 113 686

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
108,832 0,000 29 66 73 185 1361

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
292,935 0,000 21 40 40 40 172

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
180,144 0,000 31 67 72 163 1115

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 17 10 14,50 36 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 9 4 8,00 57 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 25 9 22,75 57 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 42 19 37,25 23 58,94 59,01 35,07

TYT Matematik B ee  c  Bb   Ae aBbDCDBEAEAEC D aB ea D

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen bEAB bECBCDeeDDcbcECED EBEeEBEcDBCE    D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 5 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 13 4 65
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 4 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 9 7 1 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 1 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,669 214,040 9 19 19 19 54

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
201,652 0,000 15 39 41 130 833

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
376,646 0,000 12 22 22 22 64

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
366,840 0,000 7 16 16 16 30

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 1 11,75 49 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 20 2 19,50 49 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 34 1 33,75 84 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 11 2 10,50 75 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 6 5 4,75 37 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 0 6,00 46 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 23 7 21,25 53 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 77 10 74,50 47 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CE  E c DCEB    D  DA CBAD EC  E   AB Db

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABA BCA EAABBBd DCDBCBB ECDDEAEADCDDA BD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dAECAEAB DBCDdEbDc cB eDAbE    DBE EBC  

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 0 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 0 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 13 1 76
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 0 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 9 5 3 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 0 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,462 214,040 10 22 22 22 61

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
186,182 0,000 18 51 55 151 958

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
378,988 0,000 11 20 20 20 60

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
315,232 0,000 11 26 26 26 74

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 18 7 16,25 41 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 27 4 26,00 65 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 31 7 29,25 73 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 76 18 71,50 45 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe E DcCb    A aC BbDCBabED E aA DEC    C A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCA A AE B  EAAebBB DCDBdbEAECDDA BD  DD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEdECBCDeDDDcDAECED EBEeEeEADBCc DCbD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 1 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 0 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 10 2 59
ANALİTİK GEOMETRİ 20 15 2 75
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 7 1 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,060 214,040 21 47 47 76 454

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
182,612 0,000 19 52 56 153 979

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
256,529 0,000 24 47 49 52 258

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
264,016 0,000 20 44 44 48 228

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 2 15,50 65 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 16 2 15,50 39 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 9 2 8,50 61 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 2 2 1,50 12 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 16 5 14,75 37 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 49 13 45,75 29 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe E D CEcA  ACDC BA CBDbED                

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik B e  BdE Bbc  AB a  DCaBEA AEC DA   D   

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen A ABEd CBCa DD c A C      eE cA BC     D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 1 50
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 6 4 35
ANALİTİK GEOMETRİ 20 11 2 55
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 2 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 1 25
GAZLAR 9 1 1 11

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,454 214,040 1 1 1 1 5

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
254,012 0,000 1 4 5 68 483

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
493,528 0,000 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
451,360 0,000 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 40 0 40,00 100 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 39 1 38,75 97 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 111 7 109,25 68 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EeD CEcACeACbCEBADCBDbEDCEABADDEC BbDCBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCbD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 4 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 17 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 20 20 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 14 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,169 214,040 31 69 76 175 1205

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
181,422 0,000 21 54 58 155 986

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
143,391 0,000 30 67 73 114 838

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
192,800 0,000 30 66 71 149 984

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 17 7 15,25 38 16,20 18,36 13,10

Fizik 14 4 10 1,50 11 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 5 8 3,00 23 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 13 27 6,25 16 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 30 34 21,50 13 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EBDcCcBACeAbaCaBeDCBDCED                

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Fen cEABdAdddbbdabbeDAEbEaeEcbcEcbAbdeEacCae

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 3 50
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 10 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 3 6 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 9 31



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,487 214,040 13 27 27 27 91

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
217,122 0,000 9 26 28 110 734

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
324,567 0,000 16 31 31 31 128

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
307,904 0,000 13 28 28 28 83

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 2 16,50 69 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 24 5 22,75 57 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 20 12 17,00 43 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 10 4 9,00 64 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 28 5 26,75 67 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 72 22 66,50 42 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe EdDDC  A  A DCEBADCBbCED a BA DEe BC b A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik aCAeA Ad Bd cAeBaa  DCDBEbEAEC  bd DeCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEbBEAdCBCaeDDDB AECED EBEeEBEA BCE    D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 0 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 1 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 7 7 41
ANALİTİK GEOMETRİ 20 10 5 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 0 75
GAZLAR 9 7 1 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 0 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,262 214,040 26 61 64 116 707

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
182,612 0,000 19 52 56 153 979

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
220,796 0,000 26 56 58 68 386

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
257,248 0,000 22 47 47 55 285

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 19 14 15,50 39 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 16 8 14,00 35 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 3 8 1,00 7 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 5 4 4,00 31 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 12 16 8,00 20 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 47 38 37,50 23 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe  aeAc DeDbEB  AaDCbDADCB DDEe edc dABebC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik c A BCeec eB BC DCD  a  ECD dA AD  D b  

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen d  d bAdeDcCec Ccc ABaeD E b   eacAEBC  

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 3 50

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 6 5 35
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 3 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 9 4 2 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 4 31



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,102 214,040 14 28 28 28 98

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
140,962 0,000 27 64 69 177 1209

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
392,294 0,000 8 16 16 16 45

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
289,152 0,000 17 36 36 36 124

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 4 1 3,75 16 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 7 1 6,75 17 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 32 4 31,00 78 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 11 1 10,75 77 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 28 4 27,00 68 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 67 9 64,75 40 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe     E DDa     A          D EC           

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABA BCAeEAABdBa DCDB BB cCDDEAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEABD  CDdECDcDABEe AEED e DBE  BC B

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
MAKALE 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 11 3 65
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 1 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 1 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 7 1 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 1 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,191 214,040 3 6 6 6 15

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
230,212 0,000 5 15 17 93 642

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
440,213 0,000 5 8 8 8 13

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
414,480 0,000 3 6 6 6 7

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 32 6 30,50 76 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 98 18 93,50 58 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe Cae EdDDDCaBCBACDeEDADCBAcDEe CEecBABCeC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCeCEAABBBCEDCDBCBBDcCDDEAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEABDDBCDeECDcbABEeDAEEDDe DeEAEBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 16 1 94
ANALİTİK GEOMETRİ 20 19 1 95
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 8 1 89

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,799 214,040 5 14 14 14 35

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
227,832 0,000 6 18 20 97 662

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
390,676 0,000 9 17 17 17 47

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
375,824 0,000 4 12 12 12 22

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 8 25,00 63 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 30 2 29,50 74 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 10 4 9,00 64 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 30 9 27,75 69 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 87 19 82,25 51 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe CceAEBD aCEBC A baEDADCBADDEC aEbBBAB eC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCA E AB BdEDCDB B  cC  EAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dbECAEAaDDBCDeECDceABEeaAEEDbCCDBEAEBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 1 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 12 1 71
ANALİTİK GEOMETRİ 20 15 1 75
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 7 2 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 1 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PEHLVN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,989 214,040 6 15 15 15 38

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
206,412 0,000 11 33 35 123 808

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
406,085 0,000 6 13 13 13 31

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
367,448 0,000 6 15 15 15 28

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 2 13,50 56 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 21 2 20,50 51 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 33 1 32,75 82 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 11 2 10,50 75 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 30 8 28,00 70 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 84 11 81,25 51 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe E D       ACDCaBADCBaCED    ADDEC   DC  

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCe ABAE BCEEAAB B  DCDBEAEAECDDA BDDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEAB AECBCDeDeacDAECEDAEBEDcBEADBCEc aaD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 1 1 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 0 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 13 1 76
ANALİTİK GEOMETRİ 20 17 0 85
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,388 214,040 24 53 54 88 510

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
196,892 0,000 16 44 47 137 874

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
235,299 0,000 25 51 53 61 321

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
259,072 0,000 21 46 46 53 273

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 32 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 2 13,50 56 11,34 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 3,27 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,58 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 19 2 18,50 46 16,20 18,36 13,10

Matematik-2 40 13 8 11,00 28 20,88 18,82 6,22

Fizik 14 8 3 7,25 52 8,39 7,91 2,66

Kimya 13 6 1 5,75 44 6,82 6,50 2,05

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 6,48 6,42 2,71

TYT Fen 40 16 5 14,75 37 21,69 20,83 7,41

Toplam: 160 48 15 44,25 28 58,94 59,01 35,07

TYT Türkçe C   E D DCEBC  CDbEDb CB DDEC      A    

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik   A aCAec  B    DbD  B  EC  dAEAD c e d 

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen E ECdEAB  BCbe CDB AB e  E b        BC  

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 0 50
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 1 0 17

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 3 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 4 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 3 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 0 75
GAZLAR 9 3 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 1 15



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,399 214,040 20 42 42 50 230

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
234,972 0,000 8 10 12 84 605

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
246,922 0,000 22 49 51 57 287

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
271,832 0,000 22 42 42 44 188

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 7 9 4,75 12 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 25 8 23,00 58 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 60 23 54,25 34 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe d  AE D DCaB eACDCEDeeCBADDEC CEABBABCbC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ce  dC  b Ae   ED  c a      c EA a D    

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dAECAEAdDeeCDeECDB ABdeD EED   DBE EBbE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 2 0
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 4 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 5 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 3 3 15
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 5 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 0 75
GAZLAR 9 6 2 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 1 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,379 214,040 17 36 36 40 152

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
359,997 0,000 1 1 1 3 65

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
158,865 0,000 33 65 71 100 732

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
285,584 0,000 19 37 37 37 128

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 2 15,50 65 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 4 25,00 63 20,16 18,36 13,10

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 0,40 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,50 0,26 1,79

Felsefe 12 9 0 9,00 75 0,56 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,35 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 27 5 25,75 64 1,82 1,00 8,33

Matematik-2 40 11 6 9,50 24 17,03 18,82 6,22

Toplam: 160 64 15 60,25 38 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe bEBAE DDDCE C ACbC D  CBA DEC eEAB A aDC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Sosyal EeC  BBADdECACDA  bBaB DEACADED E CB bDD

Cevap Anahtarı B EDCCEBBADAECACDADBEBEBCDEACADEDBEBCBAEDD

TYT Matematik dBAaBCdCEe    C  a      cC  EAE         

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 6 0 100
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 4 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 6 1 67
DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 0 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 7 4 41
ANALİTİK GEOMETRİ 20 4 2 20
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,354 214,040 13 26 26 26 76

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
243,102 0,000 5 6 8 75 548

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
307,916 0,000 15 34 34 34 156

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
343,504 0,000 12 22 22 22 49

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 29 6 27,50 69 20,16 18,36 13,10

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,40 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,50 0,26 1,79

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,56 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,35 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 1 1 0,75 2 1,82 1,00 8,33

Matematik-2 40 20 2 19,50 49 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 8 4 7,00 50 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 7 5 5,75 44 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 24 13 20,75 52 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 74 22 68,50 43 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CE AEeD DCEBb A DCEDAbCBAeDECaeEABBAB DC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Sosyal                                    Bc   

Cevap Anahtarı B EDCCEBBADAECACDADBEBEBCDEACADEDBEBCBAEDD

TYT Matematik     dCAC  AB B  D  B aB  C  EAEADCDDAE  

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen  AECAcA eDeCDe bDBDdBdecAEEDbeCeBEAEBCEe

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 1 50
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 6 1 35
ANALİTİK GEOMETRİ 20 11 1 55
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 4 4 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,552 214,040 2 4 4 4 13

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
224,262 0,000 14 20 22 100 682

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
468,901 0,000 1 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
419,360 0,000 3 5 5 5 6

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 7 14,25 59 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 40 0 40,00 100 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 13 1 12,75 91 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 35 5 33,75 84 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 102 16 98,00 61 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CEeAdBDcaCaBCaACbC DADCBADDEC eacBBABCDa

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEABDDBCDdECDBbABEDDAEEDDCaDBEAEBCae

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 3 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 17 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 20 20 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,744 214,040 16 34 34 38 142

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
223,072 0,000 15 21 23 102 690

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
286,311 0,000 18 42 42 42 184

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
296,256 0,000 16 32 32 32 106

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 5 15,75 66 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 15 8 13,00 33 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 26 10 23,50 59 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 67 26 60,50 38 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe eEBAEBDDDCdBb bCDb DADCBADDEC Ca B AB ba

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik  a  dCeC  AB B cDCbB a  EC  EAEAbb D    

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEAeDDBCDd CDcDABEeD Edb e DeEbEcCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 2 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 5 4 29
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 3 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 5 2 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 5 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,384 214,040 22 45 45 60 323

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
229,022 0,000 12 17 19 95 649

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
238,240 0,000 23 50 52 59 307

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
292,504 0,000 17 33 33 33 116

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 12 5 10,75 27 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 4 6 2,50 18 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 18 13 14,75 37 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 57 25 50,75 32 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAE D eCaB aAeDCEDdcCBADDEC  E BBABbDC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik     BC    AB   bDCDB  e  C  EAEec     e 

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen  d Cb AB bdCbe CDBDABae cEEc b DcEAEBCd 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 1 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 8 4 40
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 6 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 4 3 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 4 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,182 214,040 31 59 62 114 691

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
200,462 0,000 25 41 44 133 840

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
203,455 0,000 29 58 62 75 462

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
238,096 0,000 28 55 55 76 466

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 21 7 19,25 48 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 8 10 5,50 14 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 6 5 4,75 34 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 4 5 2,75 21 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 16 11 13,25 33 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 45 28 38,00 24 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EdD CEeA abCDCaBADCBDb D    A DEC Be C  

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik Bdd c    B  c Ad  cbDC cdAE Ed          

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEA dbEee DeD Dc A bac EB eEBE cBCE     

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 1 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 5 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 5 5 25
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 5 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 1 50
GAZLAR 9 2 4 22

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 1 46



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,922 214,040 34 66 73 160 1051

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
169,522 0,000 32 58 62 162 1063

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
182,709 0,000 32 64 69 90 576

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
177,744 0,000 34 68 73 165 1141

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 4 9,00 38 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 14 5 12,75 32 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 3 8 1,00 7 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 17 11 14,25 36 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 31 18 26,50 17 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe  E AE D DCaB  b cd D  CBAD EC          a

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik                          a  d           

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen   ddcaAaDac DeEC c AB  a E Db  D EAEBCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 20 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 1 25
GAZLAR 9 4 1 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 1 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,535 214,040 21 44 44 59 320

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
229,088 0,000 11 16 18 94 648

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
234,211 0,000 24 52 54 62 329

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
292,264 0,000 18 34 34 34 119

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,16 18,36 13,10

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,40 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,50 0,26 1,79

Felsefe 12 1 0 1,00 8 0,56 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,35 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 3 4 2,00 5 1,82 1,00 8,33

Matematik-2 40 15 7 13,25 33 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 9 4 8,00 57 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 4 4 3,00 23 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 15 10 12,50 31 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 59 33 50,75 32 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EBDDCbBA aACDCEBADCBb aDdEbBADDECddbbbeA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Sosyal d ADce e              A                 

Cevap Anahtarı A BBADEDCAECEEBCBEACDBADADCEDABBEDECDEDBAC

TYT Matematik BCe Ac   BC E Ae a  DCeBEbEAEC  c       

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen cEAaEAECeCDeD eBcAEb a E     cAbB       

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 3 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 7 3 41
ANALİTİK GEOMETRİ 20 8 4 40
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 4 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 2 2 22

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 2 15



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,302 214,040 25 50 51 82 485

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
108,832 0,000 35 66 73 185 1361

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
324,696 0,000 14 30 30 30 126

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
229,776 0,000 30 57 58 86 559

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 27 6 25,50 64 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 10 3 9,25 66 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 6 3 5,25 40 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 21 9 18,75 47 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 48 15 44,25 28 58,65 59,01 35,07

TYT Matematik BCe A    BCaEcABCB cDCDBEAEAcCDDAEB DdDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEA dAECeCDeDDDc cbCED EB  E E eBC   Cee

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 9 3 53
ANALİTİK GEOMETRİ 20 16 2 80
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 3 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 9 5 1 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,024 214,040 3 5 5 5 14

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
223,072 0,000 15 21 23 102 690

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
458,720 0,000 2 5 5 5 6

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
395,520 0,000 4 7 7 7 9

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 6 16,50 69 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 36 4 35,00 88 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 13 1 12,75 91 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 37 2 36,50 91 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 99 14 95,50 60 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EBDDCcaAaaACaCEBADCBcCED E BA DEC B bC e

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCACAeAEBBCEEAABCBBeDCDBEAdAECDaAEBDDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECBCDdDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCbBDC D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 3 3 50
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 2 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 16 1 94
ANALİTİK GEOMETRİ 20 17 3 85
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 9 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 1 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,118 214,040 33 65 71 158 1047

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
200,462 0,000 25 41 44 133 840

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
149,610 0,000 34 66 72 107 786

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
229,072 0,000 31 58 59 88 566

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 22 11 19,25 48 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 4 7 2,25 16 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 2 5 0,75 6 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 8 15 4,25 11 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 35 32 27,00 17 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe Eec eE A  b DC c DCBbbEbeEABADDECBBCbaBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik  Cd  B E   Eb  d        cc  c       D   

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AdAB bc d eeDe dc  a e EB ed c   CE  e  

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 2 0 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 3 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 1 3 5
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 7 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 2 0
GAZLAR 9 2 3 22

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 3 15



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,192 214,040 1 3 3 3 12

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
244,492 0,000 4 5 7 73 538

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
449,792 0,000 3 6 6 6 7

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
435,480 0,000 1 2 2 2 3

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 2 17,50 73 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 29 2 28,50 71 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 39 1 38,75 97 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 13 0 13,00 93 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 32 3 31,25 78 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 100 6 98,50 62 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe eE AE DDDCEB  ACDbEDADCBAD EC C AB AB DC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCACEdABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEAB DBCDBECDcDABEeDAEEe   DBE EBCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 4 0 67
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 0 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 0 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 16 1 94
ANALİTİK GEOMETRİ 20 20 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 0 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 8 1 89

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 1 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,379 214,040 30 57 60 110 654

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
108,832 0,000 35 66 73 185 1361

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
300,815 0,000 16 37 37 37 163

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
198,192 0,000 33 63 67 139 924

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 21 10 18,50 46 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 6 4 5,00 36 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 22 8 20,00 50 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 43 18 38,50 24 58,65 59,01 35,07

TYT Matematik BCee c E ae aAAe aB DCDBEAEAEC  AdBDDb D

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen bEABd  CB aeD cB c CEDAEBEeEBE aBCE   CD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 5 7 29
ANALİTİK GEOMETRİ 20 15 2 75
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 4 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 9 7 1 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 1 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,955 214,040 24 48 48 77 458

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
213,552 0,000 19 29 31 114 762

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
227,667 0,000 25 53 55 64 355

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
274,736 0,000 21 41 41 43 173

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 23 4 22,00 55 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 7 3 6,25 45 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 4 5 2,75 21 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 16 10 13,50 34 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 50 16 46,00 29 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CbBAEdD DCaB  ACbCEDADCBA DEC      A   C

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik     B        B  DCDB a  EC  EbE    D    

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dAEC EAB  e DdEb B eBaeb E     ecE EBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 0 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 2 0 12
ANALİTİK GEOMETRİ 20 8 2 40
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 1 25
GAZLAR 9 3 4 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,606 214,040 12 25 25 25 74

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
205,222 0,000 22 34 36 125 813

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
343,696 0,000 11 25 25 25 94

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
324,432 0,000 13 23 23 23 65

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 25 6 23,50 59 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 11 3 10,25 73 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 27 10 24,50 61 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 75 27 68,25 43 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe C cAE DbDCaBC bCbCaDADCBAcDEC CEA eA bcb

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik cB EBCA  eAB Bb DCDB a  ECDDEAEbDaDDA BD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAcCAEABDcBCDcEbDBbcBaeDAEEcDCC eEAEBC  

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 0 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 1 4 17

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 8 3 47
ANALİTİK GEOMETRİ 20 15 2 75
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 6 3 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 2 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TUANA ÖLÇÜLE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,727 214,040 35 68 75 173 1156

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
213,659 0,000 18 28 30 113 761

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
120,009 0,000 35 70 76 138 1099

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
157,328 0,000 35 70 77 181 1300

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 13 3,75 16 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 12 20 7,00 18 20,16 18,36 13,10

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 0,40 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,50 0,26 1,79

Felsefe 12 2 0 2,00 17 0,56 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,35 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 17 9 14,75 37 1,82 1,00 8,33

Matematik-2 40 3 6 1,50 4 17,03 18,82 6,22

Toplam: 160 32 35 23,25 15 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe E Daeae CabdDC BbcCcbda bd ebD bCeBC a A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Sosyal BaAaEe  EaabB eEACDBeDA         E  EDBcC

Cevap Anahtarı A BBADEDCAECEEBCBEACDBADADCEDABBEDECDEDBAC

TYT Matematik d dCe    a  b          BE           a   

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
HİKÂYE 2 0 2 0
ŞİİR 6 1 3 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 1 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 5 3 56
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 2 0 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 1 5 6
ANALİTİK GEOMETRİ 20 2 1 10
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN HAMSİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,212 214,040 4 7 7 7 17

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
225,452 0,000 13 19 21 99 674

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
423,949 0,000 5 10 10 10 19

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
383,416 0,000 7 10 10 10 19

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 3 18,25 76 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 6 24,50 61 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 13 1 12,75 91 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 34 5 32,75 82 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 93 16 89,00 56 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EBDeCEdAC ACeCEBADC DCED c  A  EC BbeCBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCeCABAE BdEdA BCBBcDCDBEAEAEaDDAEBDDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECBCbBDDDcDAEaEDAEBEeEBEADBCEBDe D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 12 3 71
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 2 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 7 2 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 1 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,219 214,040 23 46 46 75 451

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
233,782 0,000 9 12 14 86 615

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
208,632 0,000 28 57 61 71 440

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
261,528 0,000 23 45 45 49 254

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 3 13,25 55 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 3 26,25 66 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 7 2 6,50 46 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 18 3 17,25 43 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 48 7 46,25 29 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe E D C dA  AC C BADCBbdEDCE BADDEC BC CBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCe    E                                

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen bEA  AEC C  aD B A  EDAEBEeE    BC      

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 0 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 0 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 3 1 18
ANALİTİK GEOMETRİ 20 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 2 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 0 50
GAZLAR 9 6 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 0 23



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,177 214,040 7 10 10 10 25

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
258,772 0,000 3 3 4 65 459

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
378,423 0,000 9 21 21 21 62

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
420,384 0,000 2 4 4 4 5

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 11 2 10,50 75 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 7 6 5,50 42 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 26 11 23,25 58 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 92 21 86,75 54 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAEBDDDCEBdeAabCbDADCBADDECeCE BBABCDC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBdACEAABdBC DCDB BBDECD EAcADdDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEABDbBC dEaDBbAedccAEED b DeEAEBCEd

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 0 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 6 0 100

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 13 2 76
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 1 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 4 5 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 3 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,541 214,040 10 20 20 20 55

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
207,602 0,000 21 32 34 122 802

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
369,228 0,000 10 23 23 23 71

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
347,296 0,000 10 20 20 20 43

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 30 8 28,00 70 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 11 3 10,25 73 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 27 7 25,25 63 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 80 24 74,00 46 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe ea  EdD DCaB   CbeEDADCBADDEC eEbB AcCDC

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAaBCeCEAAeBBaEDCeB BBeaCDDEAEAbCDDAEB 

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dAECAEABDeeCDBECcBeAB D AEED   bBEAEBCc 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 1 2 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 1 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 12 4 71
ANALİTİK GEOMETRİ 20 15 4 75
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 7 0 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 2 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,023 214,040 5 8 8 8 18

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
231,402 0,000 10 13 15 89 629

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
418,132 0,000 7 12 12 12 23

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
394,328 0,000 5 8 8 8 12

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 3 18,25 76 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 5 25,75 64 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 34 5 32,75 82 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 32 6 30,50 76 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 93 16 89,00 56 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAEdD DCEBC ACbCEDeDCBADDEC  EA  eB  b

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCe EdABBBCcDCDBCBBbECDDEAEADCDDAdBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EbECAEABDDBCDeECDcDABEeDAEEDDe DBEeEBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 6 0 100
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 1 2 17

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 13 3 76
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 2 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 8 1 89

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,509 214,040 28 55 56 102 633

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
154,052 0,000 34 62 67 172 1149

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
259,271 0,000 20 46 48 51 252

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
238,936 0,000 27 54 54 75 456

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 10 9,50 40 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 12 10 9,50 24 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 18 5 16,75 42 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 5 8 3,00 21 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 17 15 13,25 33 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 47 30 39,50 25 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe ecdbE bDDCaBC ACbaaDAaCB                

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik   AEBCee AAB  a D  e    EC  dAEADCDD   D

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAdabEd DbcaDe CDcDAB ea EEe   eBcAEBCb 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 2 4 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 7 3 41
ANALİTİK GEOMETRİ 20 8 2 40
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 8 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 4 2 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUNCUOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,871 214,040 9 13 13 13 31

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
201,652 0,000 24 39 41 130 833

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
423,850 0,000 6 11 11 11 20

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
355,560 0,000 9 18 18 18 37

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 4 11,00 46 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 21 6 19,50 49 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 32 3 31,25 78 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 12 1 11,75 84 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 34 4 33,00 83 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 87 13 83,75 52 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe E D  bB     DCaBbDCBDbED E  AD EC BCbbBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCeCABA  BCEEAAc BB DCDBEAEAEC DAEBDDdDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECeCDBD DBDAEaEDe BEeEBEADBCEBDCCD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 1 2 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 0 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 12 2 71
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 0 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 1 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 4 0 100
GAZLAR 9 5 3 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 13 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,825 214,040 26 52 53 86 505

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
180,232 0,000 31 55 59 156 992

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
253,073 0,000 21 48 50 53 268

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
242,280 0,000 25 51 51 66 418

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 8 9,00 38 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 18 12 15,00 38 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 13 7 11,25 28 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 8 2 7,50 54 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 20 8 18,00 45 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 51 27 44,25 28 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe bdD CdaA    DCEBbcbBDaEDeE  AcDEC B D ee

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCebA d  c  E  B  B DC  EAE  C    e  bbD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABE   eCD DbDcDA CEcAE  eEd AcBCE    b

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 2 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 1 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 2 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 5 4 29
ANALİTİK GEOMETRİ 20 7 1 35
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 2 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 4 2 44

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,014 214,040 11 21 21 21 60

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
235,039 0,000 7 9 11 83 603

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
335,295 0,000 12 26 26 26 103

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
344,176 0,000 11 21 21 21 47

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 2 19,50 81 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 28 5 26,75 67 20,16 18,36 13,10

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,40 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,50 0,26 1,79

Felsefe 12 0 0 0,00 0 0,56 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,35 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 0 1 -0,25 -1 1,82 1,00 8,33

Matematik-2 40 22 6 20,50 51 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 28 11 25,25 63 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 78 23 72,25 45 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CE cE DDDCEBCaACDCEDADCBA  EC eEABBeB  a

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Sosyal                                        a

Cevap Anahtarı B EDCCEBBADAECACDADBEBEBCDEACADEDBEBCBAEDD

TYT Matematik ABA BCeeEAAe Be DC   BB cC  EAE bCDD  BD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAcCAbABDceCDeEbDcaABEeDAEaDDe DBEAEBCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 9 4 53
ANALİTİK GEOMETRİ 20 10 2 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 5 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 6 3 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 1 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,751 214,040 6 9 9 9 19

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
217,122 0,000 17 26 28 110 734

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
431,640 0,000 4 9 9 9 15

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
391,376 0,000 6 9 9 9 16

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 2 14,50 60 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 24 5 22,75 57 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 36 2 35,50 89 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 32 6 30,50 76 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 92 13 88,75 55 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EcD C     ACDCEBAe BDCEDeE BAeDEe B  CBA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCACAdAE BdEEAABCBB DCDBEAEAECDDAEBDDCDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABdAECBCDdDDDcDAEaEDAEBEeEBE DBCb DCCD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 0 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 0 67

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 14 2 82
ANALİTİK GEOMETRİ 20 19 0 95
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 7 2 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 1 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,802 214,040 19 41 41 49 227

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
211,172 0,000 20 30 32 118 782

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
269,089 0,000 19 44 45 46 221

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
281,200 0,000 20 40 40 41 145

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 23 6 21,50 54 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 14 6 12,50 31 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 10 3 9,25 66 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 23 11 20,25 51 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 60 23 54,25 34 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe E   eEBAC bCDCdBADCBDe DCa BADDE  B b  A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik dC   a   B c  AB a  DCbBEAEAEC      b  D

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen  EAaEeECBCDdDDDcDA CdD EBEe  EbbcCEBbe D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 1 33

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 3 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 3 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 3 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 5 2 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞEN ÜL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,525 214,040 14 30 30 30 113

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
194,512 0,000 28 46 49 140 894

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
330,895 0,000 13 28 28 28 110

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
305,016 0,000 15 29 29 29 88

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 19 4 18,00 45 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 24 9 21,75 54 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 10 3 9,25 66 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 26 10 23,50 59 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 69 23 63,25 40 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CEBAEeDaDCaBC ACDeEDADCB                

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik  BA aCd d AB ddaDCaBdBB EC DEAEAbCDDAEBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEdaD BCDeEdDcDABEec EEb eCDBEAEBCb 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 5 7 29
ANALİTİK GEOMETRİ 20 16 2 80
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 3 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 5 3 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 3 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,856 214,040 8 11 11 11 28

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
237,352 0,000 6 8 10 79 585

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
392,578 0,000 8 15 15 15 43

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
381,552 0,000 8 11 11 11 20

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 2 21,50 90 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 28 4 27,00 68 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 30 6 28,50 71 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 12 2 11,50 82 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 31 6 29,50 74 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 89 16 85,00 53 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EBDaCEBACaACDCEBADCBDCEDCEeBAeD C       

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCACAaAE Baa AAe BB DCDBEAEeECDDAEBDDdDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AaABEAECBCDeDDcc AECEDAEBEeEBEeDBCEBD  D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 6 0 100
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 10 4 59
ANALİTİK GEOMETRİ 20 18 1 90
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 9 8 1 89

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 1 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA BAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,634 214,040 36 71 79 190 1425

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
158,812 0,000 33 60 65 168 1127

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
111,491 0,000 36 71 79 181 1499

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
149,304 0,000 36 71 79 187 1352

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 13 10 10,50 26 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 3 29 -4,25 -11 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 2 8 0,00 0 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 2 7 0,25 2 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 9 21 3,75 9 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 25 60 10,00 6 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CEc *BDaDCEBeBAabdaDAcCd                

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ecbEaCddabdeac ce babecad D ae    cbedea

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen dAaecbb D cb  daeBD ca e  bD  dbBdcEBeEa

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 2 14 12
ANALİTİK GEOMETRİ 20 1 13 5
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 8 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 1 50
GAZLAR 9 0 6 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 6 38



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,622 214,040 18 39 39 45 211

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
188,562 0,000 29 49 52 147 938

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
296,941 0,000 17 39 39 39 168

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
245,600 0,000 24 50 50 64 396

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 1 13,75 57 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 17 1 16,75 42 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 12 8 10,00 25 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 10 3 9,25 66 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 29 4 28,00 70 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 58 13 54,75 34 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe   D C  Ab AC C BADCBDC D    A DE        

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik B e A    B  c eB B  DC ddAE cC      cbDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEbECeCDe DDB AECED EB eEBE DBCEBDC  

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 3 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 6 4 30
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 3 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 0 75
GAZLAR 9 6 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 0 77



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,631 214,040 15 31 31 31 114

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
346,731 0,000 2 2 2 6 98

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
186,792 0,000 31 61 65 86 551

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
315,368 0,000 14 25 25 25 73

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 3 18,25 76 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 27 5 25,75 64 20,16 18,36 13,10

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,40 0,24 2,05

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,50 0,26 1,79

Felsefe 12 9 3 8,25 69 0,56 0,29 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,35 0,21 2,12

TYT Sosyal 40 25 10 22,50 56 1,82 1,00 8,33

Matematik-2 40 16 3 15,25 38 17,03 18,82 6,22

Toplam: 160 68 18 63,50 40 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EBDDCEBA aACDCEBAcCBaC DCE  A  ECaB  CeA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Sosyal B ADEcb Eb bBC EACD cbAeCEcAeBEDECDbDBAC

Cevap Anahtarı A BBADEDCAECEEBCBEACDBADADCEDABBEDECDEDBAC

TYT Matematik BCee  A  Be   A  B  DC  EAEA C     D  DD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 5 0 83
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-2 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 0 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 2 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 9 4 3 44
DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 3 2 1 67
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 5 3 29
ANALİTİK GEOMETRİ 20 9 0 45
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PU *T 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,087 214,040 32 60 63 115 694

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
204,032 0,000 23 35 37 126 816

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
197,956 0,000 30 60 64 78 481

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
241,936 0,000 26 52 52 68 422

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 22 8 20,00 50 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 7 3 6,25 45 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 6 5 4,75 37 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 16 14 12,50 31 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 45 28 38,00 24 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EaD eE A aACaCEBebCBaCEDCEAeADDEC       

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik d           c    Be DCaBEAE          b e

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen   Aa dECBCDcD Dc c CEbAEBdeEcaAadCc  e  

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 2 0
ŞİİR 6 4 0 67
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 3 1 75
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 20 7 2 35
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 9 5 3 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 6 23



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,971 214,040 29 56 58 106 642

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
188,562 0,000 29 49 52 147 938

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
221,791 0,000 26 54 56 66 381

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
218,528 0,000 32 61 63 108 682

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 9 9,75 41 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 19 9 16,75 42 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 6 8 4,00 10 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 5 4 4,00 31 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 22 13 18,75 47 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 47 30 39,50 25 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe EdDDedcA  A DCdebaCBDCEaCE   D  C  C C A

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik dCc ce         e a  DCa EcE E           

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEAedAdCcCDBDeDc AEbb  EB eEBcAeBCd aCCD

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
ŞİİR 6 1 3 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 0 50

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 1 5 6
ANALİTİK GEOMETRİ 20 5 3 25
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 5 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 1 50
GAZLAR 9 3 3 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,113 214,040 27 54 55 99 604

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
198,082 0,000 27 43 46 135 859

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
220,973 0,000 27 55 57 67 384

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
233,280 0,000 29 56 56 83 522

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 36 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 13,19 12,22 8,48

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,88 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,09 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 20 5 18,75 47 20,16 18,36 13,10

Matematik-2 40 6 4 5,00 13 17,03 18,82 6,22

Fizik 14 6 3 5,25 38 7,38 7,91 2,66

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,14 6,50 2,05

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 6,12 6,42 2,71

TYT Fen 40 19 7 17,25 43 19,64 20,83 7,41

Toplam: 160 45 16 41,00 26 58,65 59,01 35,07

TYT Türkçe CddAE DcDCaBa ACD  DADCBA DEC  E        

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik   b        B    eC B e   C  Eb        B 

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen d E AE B DaeD  bDB AB c  EE   CDcEeEBCE 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
ŞİİR 6 2 4 33
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 1 0 25
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 1 1 6
ANALİTİK GEOMETRİ 20 5 3 25
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 3 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 0 75
GAZLAR 9 3 2 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 2 54



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,580 214,040 1 17 17 17 41

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
219,502 0,000 1 25 27 108 720

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
389,418 0,000 1 18 18 18 48

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
369,120 0,000 1 14 14 14 26

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 1 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 13,25 12,22 8,48

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,25 18,36 13,10

Matematik-2 40 31 4 30,00 75 30,00 18,82 6,22

Fizik 14 12 1 11,75 84 11,75 7,91 2,66

Kimya 13 8 4 7,00 54 7,00 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 8,75 6,42 2,71

TYT Fen 40 29 6 27,50 69 27,50 20,83 7,41

Toplam: 160 86 21 80,75 50 80,75 59,01 35,07

TYT Türkçe CE AadD aCEBaaACDbEDdDCBAeDEC eEcBBABCDb

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik ABAEBCe EAAB BCEDCcB B  ECDDEAEeDCDDAaBD

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen EAECAEA DDBCDeEbDc ABEDcAEdD C DBEAEBCb 

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 2 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 13 1 76
ANALİTİK GEOMETRİ 20 15 3 75
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 1 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 1 50
GAZLAR 9 6 3 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 1 69



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,254 214,040 1 37 37 42 192

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
192,132 0,000 2 47 50 145 916

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
301,628 0,000 1 36 36 36 160

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
268,616 0,000 1 43 43 46 207

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 2 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 2 7,50 31 8,12 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 7,00 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,88 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 18 2 17,50 44 18,00 18,36 13,10

Matematik-2 40 16 7 14,25 36 12,38 18,82 6,22

Fizik 14 7 6 5,50 39 8,00 7,91 2,66

Kimya 13 9 3 8,25 63 7,75 6,50 2,05

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,50 6,42 2,71

TYT Fen 40 27 11 24,25 61 25,25 20,83 7,41

Toplam: 160 61 20 56,00 35 55,62 59,01 35,07

TYT Türkçe  a      DC  C A a  DADC ADDEC  E BB BC  

Cevap Anahtarı B CEBAEBDDDCEBCBACDCEDADCBADDECBCEABBABCDC

TYT Matematik c   BCee  Ae B  DC   B bECc EAEA  DcAE  

Cevap Anahtarı B ABAEBCACEAABBBCEDCDBCBBDECDDEAEADCDDAEBD

TYT Fen  bECbEAdDbcCDdECDcbABEeD EEeDeCDBEAEBCEB

Cevap Anahtarı B EAECAEABDDBCDBECDBDABEDDAEEDDCCDBEAEBCEB
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 0 0 0
ŞİİR 6 1 1 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 2 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 0 50

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 4 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 11 2 55
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 6 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 9 7 1 78

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 02 (KC00-11.01DES22)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,527 214,040 2 38 38 43 205

Puanı Hesaplanan: 71 79 192 1543

SÖZ
196,892 0,000 1 44 47 137 874

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

SAY
289,338 0,000 2 41 41 41 176

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

EA
256,816 0,000 2 48 48 57 293

Puanı Hesaplanan: 71 79 194 1608

Katılımlar: 2 71 79 194 1608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 8,12 12,22 8,48

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 7,00 4,22 2,74

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,88 1,92 1,89

TYT Türkçe 40 20 6 18,50 46 18,00 18,36 13,10

Matematik-2 40 12 6 10,50 26 12,38 18,82 6,22

Fizik 14 11 2 10,50 75 8,00 7,91 2,66

Kimya 13 8 3 7,25 56 7,75 6,50 2,05

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 9,50 6,42 2,71

TYT Fen 40 28 7 26,25 66 25,25 20,83 7,41

Toplam: 160 60 19 55,25 35 55,62 59,01 35,07

TYT Türkçe E D C dA aA DCdBeDC a   CEABAD  C Bd  BA

Cevap Anahtarı A EBDDCEBACBACDCEBADCBDCEDCEABADDECBBCDCBA

TYT Matematik BCe  B  dBd      B     Bd   EC D  Ba dDD

Cevap Anahtarı A BCACABAEBBCEEAABCBBDDCDBEAEAECDDAEBDDCDD

TYT Fen AEABEAECBCDee DcDAEeE  EBEeEBcAcBCEBD  D

Cevap Anahtarı A AEABEAECBCDBDDDBDAECEDAEBEDEBEADBCEBDCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
HİKÂYE 2 1 1 50
ŞİİR 6 1 2 17
MAKALE 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 4 4 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-2 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 17 4 3 24
ANALİTİK GEOMETRİ 20 6 2 30
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 9 5 2 56

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 2 69
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