
SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,013 284,640 40 50 50 160 898

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 91 16 87,00 73 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBdDa Ae ECceCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDE BACB AA EEC   B  aCEBBD 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dbb bcbECCDEEceDbDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,398 284,640 146 169 171 855 4976

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 62 27 55,25 46 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAadeCAcAaEBADCBdCACcAdDDBaDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal edB  aEd  ECEdab  B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   eCC C CBDBBD  B ea AAbEdCBa    a  B D 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  d  E e b bE  BDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,135 284,640 192 221 223 1443 11452

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 21,25 21,63 13,92

Toplam: 120 26 34 17,50 15 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe abbacbe     d eaddBAbbEceDDCbeEacDaEeE A

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   dEECdeabEBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik d   C C           Ce c  E dEa           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 8 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 2 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,668 284,640 135 158 159 764 4267

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 65 22 59,50 50 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADaBddAAADEBAbCCABACEEAdDDCDAEdAcEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDcbBAEECbeacEcBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCB  C cBB  B EdBDAAAEcCE            

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen   d   e    E     edD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,138 284,640 148 173 175 905 5363

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 59 24 53,00 44 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCeCeAADEBADCBACACdAE DeCDbccbDEEcECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeBC aEA  ECEbCdbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  EeC Bb   DaB   B CB AA     a           

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  b B  cECCD EdBD bEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 1 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,848 284,640 147 170 172 862 5009

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 60 21 54,75 46 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe abAdCBe  AbaBAbCBedACbAbDDBCDAbBEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal  dB DDEA  EaEACAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CCCBCBC D   c  AC    AE      Dac      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  E  EEDdCCD  a  De A

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,738 284,640 35 45 45 126 675

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 94 18 89,50 75 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADaBCCAAAcEBADCCABACEEABDDeDAcdADEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDCeAEECbbCAEBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBC BBcDABDECBDAAAE  ECAB DB B C D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEeEEdbECCDEEBcD AEa

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,993 284,640 24 29 29 80 399

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 98 14 94,50 79 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBCA ADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEc CaCb aAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBAeB eAAEECBC BDD CEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEe EEbECCDEEBBDcbEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,680 284,640 45 55 55 182 988

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 90 17 85,75 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBeAAADbBADCBACACEAEDDB DAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBdDDEAdbECEACAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBedDB C  AA aEe   BDcBC  Bb 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEdBEEbEdCDEcBBeDc A

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 0 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 3 50
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,110 284,640 46 56 56 183 1009

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 90 20 85,00 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDACCBCbAAeEBAbeBACACcAEDDeCDbABEccEAEdc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEABCECEedAbcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDED  eBDAeAEEC   BD BCEB D 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEA EEbECCDEEBBDDDbA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,143 284,640 123 143 144 694 3788

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 68 24 62,00 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCBC AAbbBADCBdCACEAEDbedDAABccEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AbBdD Ed aECbbCebBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCC CBCB  Ba    eB A   E        C B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEA EaDECCDEEdeDaDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,240 284,640 110 130 131 620 3292

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 69 15 65,25 54 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCee A  BADCCABACEEABDDCDbEBcDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BaACD  BAdECEeCcbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBCDB BbAB E eDAAAEBCEC B         

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen   d             c E 

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZÇİVRİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,908 284,640 87 103 103 435 2310

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 76 14 72,50 60 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCeA ADEBA CCABACEEAeDDCDA cADcEeE b

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdeCD  BAEEC AC          

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBaaCDBBBaAB  CBDAAAEBC   B    B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen b  EE bECC EEBD BAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,113 284,640 28 37 37 99 514

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 95 12 92,00 77 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EaAaCBCAAADEBADCeAbACEAEDDBCDAcBEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EA CECbACdEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCB BBDEDBAeB A AE CBa B    EBdDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEED CCDEEBBbeDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,000 284,640 8 12 12 34 149

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 105 15 101,25 84 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADaBCaAbADEBADeCbBACEEAeDDdDAEBcDEEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDbCBAEECaeCAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDaeBDAAAEBCECABDDBBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,050 284,640 160 187 189 1029 6473

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 56 34 47,50 40 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EbACCdedbADcBADeBACACdAdDbeCDAAcccaEdECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBbDaEAcbaC bCdbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  dCCCBaBCBDBBD   AeB AA E e      a  a   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen     b  aC D  dB DDEd

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,608 284,640 98 116 116 525 2772

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 77 33 68,75 57 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCC AAcEBADCCecACEdAe DdDAcBAccEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDc  bEEaabCAbeBb     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBaeCDBBBDABD ee AebEBCEC B eBaBcC a

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen dECcEBcECCDEEceDBeE 

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,518 284,640 188 216 218 1333 10002

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 34 19 29,25 24 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bAaEeC bAAaEBAcdC B C   eDD DdE   E  E  

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAb   B aECc aA Be      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik ad CC   aD BB        A                  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen Ac     a         AE 

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 18 5 2 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,290 284,640 13 18 18 47 236

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 102 15 98,25 82 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCeCAAADEBADCBedACEAEDDBCDAcBbDEEeECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEcBCECEAaAbBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik B CCCBCBCBcBdDEDBAeBDbAAEEdBC BDDBbEB DC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 3 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,373 284,640 66 78 78 310 1737

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 83 21 77,75 65 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCebAADEBADCCAeACEE eeDCDAEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD  B daCaACAa B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBcABDECaDAAAE CEC B      b  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AcCaEdeECCDEEecDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,763 284,640 49 59 59 190 1056

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 88 13 84,75 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeaeCAbA bBADCBACACEAEDDBCDb BbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEA CECEeCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBB E BAea AAdEEC C B    EB   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen C ABEEDECCDEEc DbDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,005 284,640 31 40 40 110 559

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 95 16 91,00 76 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBdaAAAbcBADCCABACcEAeDDCDbbBADEEAEaA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCBAEECcdCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCaCDBBBacBDECBDAAdE CEC B  BB E  D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEE DECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,030 284,640 136 159 160 765 4303

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 33 58,75 49 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAbEeCabAAcEBADCCeBACcd BDDeDbbBcDdEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDD  AbaCbACAbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBb CDB B  B EecDA cE CEe     cB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen cEecEeDcCCDcEdbDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,035 284,640 70 83 83 349 1949

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 82 26 75,50 63 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCeAAAacBAbCCeBACcEABbDCDAbBcDEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDC bEECcACAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCeBCeCDBBB ABcEeaeA AE CEa d e  B   D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEdbdCCDcEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,988 284,640 55 66 66 230 1272

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 87 17 82,75 69 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCCAAAcEBADCCABACcEABDDCDAbBcDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   cEECccCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCdCBCDBBBDAB Eec AAAEBCEC     BBE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCcE DECCDEEca BAEc

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,615 284,640 58 69 69 241 1341

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 85 14 81,50 68 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBdbbbcEBA CBACACb EDDedDbcB DEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeB  DEAB  C  CA  B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCA Dca      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEDECCDEEBBDbD  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 5 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,895 284,640 183 211 213 1261 9253

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 43 37 33,75 28 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAd ea  cc BdDCBACACd  DbB bA BbcEE EdA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ebB eaEd CaCcbCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik c CaCcbaCBcBB   B dd AAAEdC      a      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen acABE  ad    c   c d

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 6 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 2 3 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜ L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,680 284,640 68 81 81 336 1883

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 81 19 76,25 64 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCaAAAcEBbD C BACEEABDDCDAdBADEEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDa BA ECEbCd BB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBdDAB EeB A AE  EC BD  BB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCbE DECCDE ceacAEc

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,475 284,640 19 24 24 63 301

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 100 15 96,25 80 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDceCeCAAADcBADCBACACdAEDbBCDAABbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDbA aEC ACAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBAdcDAAAEECBC BDD CEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dbABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,220 284,640 141 164 165 820 4662

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 60 10 57,50 48 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBCAAAaEaADCeACACEAEDDcCDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEA  EC ACAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  cCCC C   b        B b ec d             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  E   ED             

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 4 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,865 284,640 63 74 74 286 1598

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 84 19 79,25 66 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCaAAADEBADCCeBACEEAeDDdDbEBADEEdECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD  BcEECceCAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBCcBBBDABD CaDAA E eEC     BB C  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  E cE DdCCDbEcbDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,898 284,640 78 93 93 394 2156

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 79 21 73,75 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  ADEeCCAAADEBAaCCeBAC EAceDC bccADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeA b   AEECEACAbcB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABD Ca cA EBCEa  De  BE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AdeEEBc CCbEEB DBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 5 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,750 284,640 88 104 104 436 2318

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 79 25 72,75 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCeAAADEBADCCABACcEABbD DAEccDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal B ACDce AEdCb CAbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCaCDBBBaABDECBDAAAEe E  B   BBE C 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCcb  dabDEcd  BdEa

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,878 284,640 32 41 41 111 560

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 94 11 91,25 76 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCeeAAA EBADCBACACEAEDbBaDAABcDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEABCECEACAbBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCdCBCBDBBDE BACBDAAAEE  C B         

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEAdEc ECCDEEeBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,440 284,640 59 70 70 242 1350

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 86 17 81,75 68 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBa  AD dbDCBACACEAEDDBCDbABEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDDE   ECceaAd a      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDB    D 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEA bE ECbeEEdB  DcA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,220 284,640 103 122 122 548 2901

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 72 18 67,50 56 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aA EBCeAbA EBAbdCdBACEE BbDCDb BADEE  CA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD d AEECb Cdb B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CaBCcCD BdDAB ECBDA AE   C     BB C  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A CEbB dC DEEBb BAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 2 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,008 284,640 90 106 106 461 2414

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 76 18 71,50 60 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe dADaedCAAADEdA CdAeAC E BDD DAEB DEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BedCDab AEEC  CAE B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CcB CBaeCDBBBaAB ECBDAAAE     B   BBEC  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  ECdEd EC DcEBD BAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 0 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,333 284,640 36 46 46 136 734

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 93 18 88,50 74 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADaeCeAAA EBADCCABACEEABbDdDAEccccEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDa AaECbAaAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBaABDECeDAAdEB EC BDc  BECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEE eECCDEEB DBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,900 284,640 57 68 68 239 1307

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 87 19 82,25 69 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCaAbA EBADCCdBACEEABDDCDAEBADcEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD C AEEbEeCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCaBCBCDB BDAB ECa e AE eE  BDba BEC  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCbEBDcCCDEEBDDBeED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,915 284,640 125 145 146 697 3802

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 68 25 61,75 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAaEBCecbA aBADbCeBACEdABeDdDAEB ecEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal Beb D C cEEC bCdc B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBCBCDBBBaAB ECB AA E  EC           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen ebCcEB cCC EEBbbBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,030 284,640 124 144 145 696 3795

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 68 25 61,75 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCeAbAcbBAbCCdcACdEAeDDdDbEBcDcdAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdA     AEECc CAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE dCBdBCeBBd AB E BDAAAE   C           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen cdCcE  ECCDEEcDeBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,558 284,640 157 184 186 1002 6239

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 55 24 49,00 41 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBaAAADEBADCeeCACEAEDDBCbbbcEeEEcEbA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AbBCD bd  ECbdCA  B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBaaC eBBDE B CaDbebEEC   B         

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 3 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,515 284,640 114 134 135 666 3605

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 70 27 63,25 53 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCebAA bBADCCdBACEEABbDCDAEBADcEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD d ccaCdeCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik Cd CCBCBC BBBDAB aeB A AE CEC           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEecE edCCDbcea BAEc

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,208 284,640 133 155 156 728 4007

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 68 29 60,75 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EaACdeCbAAD BADCeACACEcEDDeCDAAcEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDeEbB ECbbCAdBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBc d E   bc eAA       D        

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen bbAecbcECCDcEBBabDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 2 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,120 284,640 84 100 100 403 2181

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 81 30 73,50 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCCebAbEBAbCCbeACdEABDDeDAEBeDcEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BaeCeD BdEaCbdCAdBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBB ABDECcDAAAEBCEC B D eB  C 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen eECbEdccCacEEBDDBcED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,383 284,640 140 163 164 790 4466

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 63 19 58,25 49 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBaAAADaBADC ACACE EDDBCDAAcbcEEdECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal  eB D EdB ECdeaAE B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CCC C C DBB  cBACB AA        Dc       

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  EA bcbECC E    ecEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA NAZ AKDAĞLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,743 284,640 185 213 215 1310 9735

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 37 24 31,00 26 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bA Eade  AaEBAcCCcBACdEAcbDdbdEB aEcdECe

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   cEECdACA ca      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CC b  D BB Ae                        

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  E                  

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 7 10 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,598 284,640 152 177 179 927 5525

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 60 32 52,00 43 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEeCa AAacBAbdCecACdEAeDDaDAEBcDaEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACD  cAEECbACAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CcaCCeCBeacBBDAB E B A cEcCc            

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen edCEb  cCC cEB      

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,513 284,640 89 105 105 448 2362

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 74 6 72,50 60 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCCA AaEBA CCABACEEABDDCDAEB DEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal B ACD C  EEC  CAc B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCeCDBBB  B E B AAAEBCE            

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  d  E   a  EE D BAa 

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 0 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,555 284,640 27 35 35 94 482

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 97 18 92,50 77 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAaaeCaAAADEBAbCCdeAC EABbDCDAEBADEEAdCb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BbACDDdBAEEC dCAEBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEeBDAAAEBCEC BDDBBBEC  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEbEEdbECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,578 284,640 181 209 211 1221 8854

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 44 32 36,00 30 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eAbad aA AaaBAadCAaACEEA bDCDbEB ccEcECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAb    cEaCceCAEcB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik Ca CCB cCDd   AB            C  De      a

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  Ea   Da  b c   BedD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,093 284,640 113 133 134 660 3578

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 16 63,00 53 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe E Aaeeee A EBdDCBAC CE EDbB DA c DEEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDbA  aC ACA BB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik B  CC C CB Bda D ACB AA EE  C B         

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEABdcDECCDEE B  DEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 3 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,260 284,640 16 21 21 54 266

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 101 14 97,50 81 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDACCBCAAAeEBADCBeCACaAEDDeCDAeBbDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEA eEC dCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCebBDBBDEDBAeBDAAAEECBCAB DBCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEA EEDcCCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,485 284,640 73 86 86 357 1974

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 80 18 75,50 63 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBeA A EdADCBACACEAEDeeCDAABEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEAe ECbACAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  EaCCBCBCBDBBaE BACe bAAE C   B    EB   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEAd EeEC DcEBB  DEd

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,123 284,640 171 199 201 1129 7833

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 51 40 41,00 34 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe dd Ee ae AbbBAbdCdBACEdAeDDCDA ccDcEAEad

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal Bde aD  dEECbdCAEca      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik   BCaBCBCDBBBDAB  ecac  EB         B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEbacBbdbeDEE bDBe e

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 2 33
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,670 284,640 158 185 187 1007 6286

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 55 26 48,50 40 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCCAdAcbBA dddBACdEABbDCDAEcAcEE ECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDcd c ECcdC bBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik ed CC  BCD BB  BD eB AAdE C a  a   a    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen       Dd      D  AED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,673 284,640 151 176 178 926 5516

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 57 19 52,25 44 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADacCCA ADEBAbdCAeACdEAeDDaDdEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BC      Aa C dCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CC  BCc BBD B  eB AAAE C             

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen     d bdC Dc  D B  D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,063 284,640 108 128 129 609 3250

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 72 27 65,25 54 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCCb AaEBAbbCAeACEEAcbDdDAcBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   AaECbACAdBe      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEcCCBdaCDBBBDAB EeB AAAEBCEC      B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdc eeECeDcEc  BAE 

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,485 284,640 61 72 72 273 1538

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 85 21 79,75 66 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aaACCBaAAADEBAcCBddACEAEDDeCDAABEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ddBCDaEAe ECcbCdEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBD BDE BAeBDAcbEE  C BaD  EB DC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen C A EE EC DEEBaaDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,283 284,640 14 19 19 48 246

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 101 12 98,00 82 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBaAAADEBADCBACACdAEDbBdDAABcDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDbA aECbACAbBBb     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBaEDBACBDAAAEE  C BD  CEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEA EEeECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,488 284,640 54 65 65 227 1248

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 89 26 82,50 69 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADaeCCAcAeEBADdCABAedEAeeDCDAEBcDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa  cEaCbdaAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBCDBBdcABDEedDAAAbBeEC BDcBBBECbD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBeECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 3 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,760 284,640 117 137 138 672 3646

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 68 21 62,75 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADaBCeA AD BAcCCABAC EABbDCDAbccDcEAcCA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCA D  BcbEC dCAE B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik Cd CCBCBCD BB AB  e  A AE     BDe e E   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  dCEE DcCCD EdD BeED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 0 42
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,895 284,640 104 123 123 552 2917

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 72 18 67,50 56 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  AeaeCeb eccBADCCABACEEABDDaDAEaADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDc BA ECbACdEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCB BCD aBDAB  CB A AE C C           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  EC b cEC   EcDDBAdD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,975 284,640 137 160 161 775 4361

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 64 21 58,75 49 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bcDEBCdAAADbBADCCABACdEABeDaDbEB DEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDb A EC ACbb B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE  C   C B BD    CB ecAE  E   a d Ba   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen Ab cE  ECCDE Bc  d D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 2 33
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,413 284,640 162 189 191 1045 6675

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 54 29 46,75 39 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCeaA    BADdedCACbAEDDeaDAbBEDEdAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EA  EC bCA  B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BaaCeBbaCBDBB   BA c A A    e ca        

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEe cd EaC    BDeca 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,533 284,640 53 64 64 222 1203

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 89 24 83,00 69 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCeCAAAcEBAadBACACcAEDDBdDAABbDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDaEc  ECbbCAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik eECCCBCBaBcBBDEDBACcDAAAEECBC B eB EBBDb

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEA EEeEbCDbEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,998 284,640 86 102 102 423 2270

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 78 20 73,00 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBdAbA EBAbCBACACcAEDbBdDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEAcbECEbCAdBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCB cC DBBD  B CBDA AE C      d  B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEecEEcECCDEcBB bDE 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,353 284,640 165 193 195 1081 7159

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 51 27 44,25 37 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  AbEBCd eAaEdAcCCdcACEdAaDDaDbcBcDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal Be bD   ebE  bCA BB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBC CD  Ba    CB AAA                

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AcdaE c CCDcd D    D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,080 284,640 47 57 57 184 1010

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 90 18 85,50 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCeAAAaEBADCCABACEEABDDCDAEcADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAdDa BcEECEbCAEcaD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDB BDABDEeBDAcAEB E  BDD  BE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AdCcE  ECacEEBaDBAEc

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,690 284,640 92 109 109 494 2598

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 75 19 70,25 59 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDA CBeA  DbBADdBACACEAEDDBCDAAcEecEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD     ECEACAbBa      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECaCBCBCBDBB EcB Cd cAAEEC         B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEbcCdDE dd ecEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,220 284,640 132 154 155 727 4005

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 11 11,25 28 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 69 34 60,50 50 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bA EedeAAebEBAD CAcACEEABDDCDbbcdDEEeECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACDDeBdEECEAaAEcBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik dE CC CBCDBdBcA eaecebA E  E  a   dB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEeEEceECCDcEBabBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 4 33
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,463 284,640 15 20 20 53 261

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 101 14 97,50 81 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe abAbCBacAADEBADCBdCACEAEDDBCDAbBcDEEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEABdEC eeAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBC BD BCEBBD 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEcDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,405 284,640 159 186 188 1024 6442

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 52 16 48,00 40 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDACCBC   c BAbCBeCACbAEDDBCDAABEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal A BbacEA  EC  aA  B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CCC C CBDBB                    d      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEcdEca       BD D  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,713 284,640 105 124 124 553 2922

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 74 26 67,50 56 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBaAAAcbBADCedCACE EDDeCDAcBbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCaaEABCaCEeCAb B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECaCBCcCBDBB E BACa bAcEEC      d  B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEAdEE  CCbEcBBDcDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,588 284,640 12 17 17 45 224

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 103 17 98,75 82 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCeeAAADEBADCBACACEAEDDeaDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEccCECbeCAEdae     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCeBDDaCEBeDb

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,730 284,640 139 162 163 788 4443

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 64 23 58,25 49 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCCAbADEBADCCABACdEAeeDabAcBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACbc  AE C daAdBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C B CBCBC BBc A   Ca AAA                

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AE Ec DcCaDEcd DBA D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,843 284,640 189 217 219 1347 10144

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 36 30 28,50 24 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCaCb AebBbD eAdACdcEDccaDAcBED E   A

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AaBbebdd  ECEACAb B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  deCCadeb D                             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen      EeEa bcE       

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 18 10 6 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 2 2 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,073 284,640 180 208 210 1215 8822

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 45 35 36,25 30 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCee AaaBADdCdBACEEAcbDdDbEcbDcEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeebDc  cEECbACAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C eCadbabcB   c                         

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdc    C   Edc BeED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 3 20
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,413 284,640 191 220 222 1419 11006

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 31 36 22,00 18 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe daACbeCe ADEBAcdBdCACd EDeBCDb ecacEeECd

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal dCBdaDEc                 

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik c dbCebeC D    a  de A A                

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen d A d  ca D b    e  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 8 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 3 20
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,798 284,640 51 61 61 204 1114

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 89 20 84,00 70 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCedAAADbBAbCBdCACEAEDDBCDbccbDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDDEA bECbeCAEcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBB E BAeBDAAAEECBC B D CEBB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEA Ec dCCDEE BDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,163 284,640 106 125 125 560 2946

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 75 31 67,25 56 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCea AAcEBAbdBeeACEAEDeBaDAcBEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ddBCDDEc CaabdCAEaBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBBDE BAeBcAeAEECB  B  B      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEcBEcDaCbDcEcBDccEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,460 284,640 167 195 197 1092 7293

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 47 13 43,75 36 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  ADEeCC     BADCCdBAC EABbDaDAcB DcEAE  

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal B   D   cE       B       

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik dE CCBCBbD BB    E c bAA                

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A bEE     DE  e  A D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 3 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,658 284,640 109 129 130 615 3273

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 73 33 64,75 54 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAbaedebAAcEBADdCABACaEAeDDaebccccEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACe   cEaCc CAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBCcCDBBBaAB EaB AAAEBC d BeD  Ba   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AcdcEBDECCDcEdDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,775 284,640 79 94 94 395 2159

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 80 26 73,50 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBad eDEBAaCBACACdAdDbBdDbABbecEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EdBaaCbeCAbBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECC  CBCBDBB E BAeBDcAAEECB  B     BB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEeBEEDdCbDEEBBDaDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,508 284,640 102 121 121 546 2888

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 74 25 67,75 56 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCeAAADEBADeCe ACEEdeDDaDdEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCA Daa dbaCcbCcbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCB eCDBBBDAB EeB AAAEB         B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECcE bdCCDEEeaDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,515 284,640 101 120 120 544 2886

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 74 24 68,00 57 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCeCAbAaEBADCBACACEAEDDBaDAABEDEEAEdc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBeDaEA eECbeacbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCB  BaE BAeB cAAE C C    d      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEAaEcccCCD bBB  DEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,980 284,640 177 205 207 1172 8269

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 46 27 39,25 33 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDAbCee   cbBAcbBACACEAEDbcCDAABEecEAEac

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCecEdc aC  CAbcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCC CB    B E B eeDA AEE  b           

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen e                c  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,143 284,640 129 151 152 706 3889

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 69 30 61,50 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEeCaAAAaEBADCCdBACEEAcDDCDAbBcDEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   cEECbcCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBaaBBBDABDECd AcebaCca           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen dbCcb  dCdDb  c BcED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 5 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,015 284,640 3 6 6 24 109

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 106 11 103,25 86 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDAaCBebAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBdDDEd CECcdCAbdB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABD BCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,678 284,640 62 73 73 281 1568

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 84 18 79,50 66 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCCbAADEBADdCdBACEEABbDaDAEBADEEeEC 

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa  AdECbACAEcBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBdaCDBBBDABDECc AAAE C C B    B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  EeEbBDECCDEEc DBAEc

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,335 284,640 18 23 23 61 290

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 101 17 96,75 81 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBaAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDcdAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEABbaCEACAEBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BEdCCBCBCBDBBaEDBACBDcAAbECBC BaedCEBBD 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEcDECCDEEcBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,353 284,640 118 138 139 674 3662

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 71 33 62,75 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCaAbAebBADCCdBACEEAeDDCDbEBcDcEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdbdD   AEECddCecBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCaeDBBBDAB EeBDAAbE C C B  d BE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen dEdEbdbadCbcEBD BeED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,493 284,640 144 167 169 842 4857

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 65 39 55,25 46 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eAeaeCa  be BbDCCdeAdEdAeDDCaAcBcDcbAEaA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDaCccEECbeCAaBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCC CBaDBBB AB EeBDAcAE  EC B  aBB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen cdCEbBDdCaDc dDDBdED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,950 284,640 127 149 150 702 3844

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 69 30 61,50 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDAbCBaAAADEBAbbBeCACEAEDDcdDbABEDcEeECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBdDDddBCECEeaAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  dCCCBeBb DBB aeB CBDc dEE B            

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABE bcCCDa BBbaDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 4 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,488 284,640 95 112 112 511 2689

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 75 21 69,75 58 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBaAAAbEBADCBdCACEAEDbBCDAABEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDcEA bECaeaAbcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCaCBDBB   B eB AA EdC b      EBB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEc c e   DE cB  DEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,633 284,640 161 188 190 1043 6658

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 52 20 47,00 39 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCee  ccEB DCBAdACEAEDDeCcAABEDEEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EA  ECc CAEBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   aC  C C D d     Ce bAeE C             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen ac  d     b      DE 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 3 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,100 284,640 170 198 200 1113 7618

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 48 22 42,50 35 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCe AAcbBAcCCdBAC dABDDCDAEBcDEEAE A

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal             c CAE a      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CC         ABD ed A                  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen ed ccdcdCCDcEccDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,110 284,640 7 11 11 33 146

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 105 13 101,75 85 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDbEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCccEECceCAbeBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEeBDAAAEBCEC BDcdBBECC 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBcECCDEEBDDBeED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,398 284,640 93 110 110 506 2654

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 76 25 69,75 58 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EbACC dbAAccBADCBACACdAEDbeCDAABbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCeaEc  ECE CAE        

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCdBCBCBDBB EDBAeBDAAcEECB    c   B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbA bEeECaDcEcBDcaEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,703 284,640 187 215 217 1325 9883

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 26,71 26,66 21,52

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 35 20 30,00 25 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe deAb BC  bc dbc BACAC  dD eCDbccEDEEAE A

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Matematik   CCCB  C cBBD    CB A AE CB            

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen a  Bb D d b d    c  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 9 5 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KART LER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,175 284,640 94 111 111 508 2662

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 76 25 69,75 58 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe dADEedeb ADEBADCddBACEEABDDCDbEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD CBAEECbeCdbB b     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CC CBCDBBc  B ECBDAAAE CEb Be d B dC 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  beEbB EedDE B  BAdD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,108 284,640 4 7 7 27 116

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 105 8 103,00 86 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCCAAADbBADCCABACEEABDDCDAEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   AEEC eCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEeaDAAAEBCECABD BBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEE DECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,108 284,640 4 7 7 27 116

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 105 8 103,00 86 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCCAAADbBADCCABACEEABDDCDAEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   AEEC eCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEeaDAAAEBCECABD BBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEE DECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,640 284,640 74 87 87 361 2006

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 80 20 75,00 63 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe E AaCeebAA EBA CBbCACEAEDbeCDAABEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeBCDDEc bECEdadEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBBDED AeB AAcbECB            

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEAdEEDECCDEEBBDcDEd

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,808 284,640 72 85 85 352 1958

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 82 26 75,50 63 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCeb AD BAbCCABACEEABDDaDbbBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa ebbECbdCcbdB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik aEBCCBCBCDBaBDA  EecDAAA BCE  B  a BECCe

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECcEBDECCcEEBbDBdED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,680 284,640 178 206 208 1173 8287

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 45 22 39,50 33 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CeDEBCeA  cEBADCCAeAddEABDDCDAEBcDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeAC D e EE  bC   B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik a  Ca   eD Bd      c A      C    a      

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen c ac  c       b B  D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,598 284,640 176 204 206 1166 8221

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 42 11 39,25 33 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe a c  eC     BA dBddACd EDDBCD ABE cEA Cc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal A B   EA      C  BB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik e CCCB  C DBB      B AAAE C             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen   d E         B  D  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 13 2 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,920 284,640 77 92 92 380 2115

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 81 27 74,25 62 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCeAbADEBAeCddBACcEAeDDCDAcBADEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCdCD  cAbaCEeCAdBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBecBBB ABDECBDAAAEBCEe BaDB BEC D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdcE DdCbbEEB     c

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,555 284,640 30 39 39 108 547

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 95 15 91,25 76 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  ADaBCeAAADEBADedABACdEABbDCDAcBADEEeECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   AEECbdCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCcCDB BeABDECaDAAAEaCEC BDD  BE CD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCEEBDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MARVA NOORİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,528 284,640 169 197 199 1107 7503

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 46 14 42,50 35 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe d A   aA ADEBA C  CAd  E eBCDA  EDcE  ac

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal      DEA e    CAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik      BC CB  B    Aea A A      BDD   BB  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen db   d ECC EE    DEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 18 8 4 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,700 284,640 186 214 216 1318 9834

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 38 31 30,25 25 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBdCA ccEBbedddBACcEAeDD             

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDa aAcECccaAEaee     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE dCd B   BB  B  ec A bE               

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbdEEBecba          

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 5 2 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,358 284,640 131 153 154 725 3995

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 66 21 60,75 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDAbCBC  Abad DCBdCACEAEDDBaDAcBEDEEAEbA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal A BCDDbA  ECacaAEdBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCB BaBDBBaE BA BDAAAEE              

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEA Ec    DE  B a Ee

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,903 284,640 71 84 84 351 1954

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 80 19 75,25 63 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAadBd   b BeDCedCACE EDDeCD ecEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBC  Ec  EC  CA BBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBAeBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen d ABEE cCbDEEd      

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEL SU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,015 284,640 67 79 79 317 1777

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 81 15 77,25 64 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADaBCeA ADEBADCCeBACcEABDDCDbEBcDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD C bEECbeCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CC CBC BBBeABDECB AAA      BDD  BE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen    Ed DECCDEEcaDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,858 284,640 37 47 47 139 745

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 94 22 88,50 74 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCeAAAcEBADCCdBACEEAebDCDAEBADEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDa cEECaeCAbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik Cb CCaCaCDBBBDABDECBDAAAEBCdC B cBBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECaEBbcCCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,110 284,640 29 38 38 100 515

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 96 16 92,00 77 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDA CBeAAADEBADCB CACEAEDeBCDAABcDEEeECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBdecEABCECc CAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBAeBDAAAbE BC  DDBCEBBDb

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEA EcDECbDEEBBDDDbA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,415 284,640 52 63 63 216 1179

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 89 22 83,50 70 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEeCabAADEBADCCAcACEEABDDCDAEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   AEECEbCAEBBa     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBeeCcBeca B ECBDAAAEBCEC BaeBBBE CD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AddcE  ECCDEEceDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,628 284,640 166 194 196 1086 7202

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 48 14 44,50 37 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDA Ceeb ADEBADCBdCACEAEDDBCDAABcDEEeECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD E e E    AbcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   bCCB  C DBd     Ca e                  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  E                  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,008 284,640 99 117 117 539 2869

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 75 29 67,75 56 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCBabAADbBAbCcdCACc EDDcCbAABcDcEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCb E   ECEACAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik eECCCBdBCBDBBa cBAeB AAAEECB  BDDab     

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbcBbdbECdDEEdB DeEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,170 284,640 76 91 91 377 2102

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 80 23 74,25 62 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCaAAAacBADCCABACdEABeDeDAEBbDEEeECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDCBAEECceCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBCaC BBBDAB  ec AAdE eE   D  BB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen eECcE DECCDcEcDeBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,393 284,640 126 147 148 699 3824

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 69 29 61,75 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCebbAaEBADCCABACdEAcbDCDAEBbaEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa  cEECbACAcBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CCBCaCaB BDABD ec Acd B    B    B   D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AcbcdebECCDEEB  BAcb

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,228 284,640 142 165 167 830 4765

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 63 27 56,25 47 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aAbE CCbAAacBAbdCeBAe bABbDCDbEBeDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal Bd  DDC  EECbdCA         

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCaeeCDBBBaA DECBa cAb CEC Ba  BBE aD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen   C Ec EC  E       b

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 3 50
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,398 284,640 82 97 97 399 2168

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 80 25 73,75 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBdeAAADcBADdCABACdEAeDDdDbEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   cEECbdCAEdBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBCBCbBBBaABDECB AAAbBCE   Dc  B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen cbCEEBbcCCDEEcD cAEe

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,950 284,640 111 131 132 627 3365

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 70 22 64,50 54 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EbAeCBCAAAaEBADCeAdACE EDbeCDdABEDEE    

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal  CB D dA dECd CA BB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik B CCCBbaCBDBBD  BACBDb dE C C      EB   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CaA EceEbCDEEBdbDDdA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 11 3 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,360 284,640 23 28 28 74 349

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 99 15 95,25 79 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCeCAAADEBAD eACACEAEDDedDAABEDEEeECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDDdcc ECbeCebBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBC B DB EBBDa

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MHMT VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,843 284,640 100 118 118 541 2873

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 75 28 68,00 57 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCeCAAADcBAcbBeCACcAEDDeCDAcBEDEEeECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD     aCdACdbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  EdCCBCcCBDBdDE  ACBDAAAEEC C B  aeEBB  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen C  dEcbdCdDdcBBbeDEb

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,855 284,640 134 156 157 749 4190

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 29 59,75 50 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCBC eAaEBAcbBbCACEAEDDBCbbABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDaEb CaCbeCdbBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBeBBDE B eBD AAE               

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEe EcDdadeE dB eeEe

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,353 284,640 11 15 15 41 207

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 102 12 99,00 83 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBCbAAaEBADCBACACEAEDDBCDbABbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDcEA CECbdCAbBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBbAAAEECBC B  aCEBBD 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEE ECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,568 284,640 41 51 51 164 909

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 89 10 86,50 72 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCeeA A EBADCBACACcAEDD CDA BEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD     ECbeCAEBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBB E BACBDAAAbE BC B  aC B D 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  EdBEc dC DEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,190 284,640 168 196 198 1094 7314

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 50 25 43,75 36 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBe  A EBAbCcACACcAEDDBaDbccEDEEAdCA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal edBCD  c  ECddCeE B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik c CaC Cc  D d     dc AA E C             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  EAdEEbd CD      D  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 2 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,333 284,640 128 150 151 705 3883

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 22 61,50 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCeCAAADEBADCBACACdAEDbeCDA BcDcEdECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeB  cd    CEAC EBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCeC CBDBB  DBACd AA E     B  a  BB  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  dA bE EC Dc dB cDdb

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,128 284,640 150 175 177 923 5493

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 59 26 52,50 44 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCC AADcBADCCdBACEE BbD DAcB cEEeECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACDD BcEaCb ae cB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEaCCB cCD BB  B EdB AA E Cb            

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A dcdBe   eE ce B Eb

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 10 5 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,878 284,640 6 10 10 32 136

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 105 12 102,00 85 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBcDEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDC AEECbeCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECAB cBBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AdCEEeDcCCDEEBaDBdED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,248 284,640 69 82 82 348 1941

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 82 26 75,50 63 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCabbADEBAbaCdBACbEAeDDCDAccADbEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCccdaCcdCAbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C      aCDBBBaAB EeB AAAEBCEC BD  BBECb 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECbEdDECCDEEBDDBAEc

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 1 20
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,855 284,640 34 43 43 117 585

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 94 12 91,00 76 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCC  ADEBADCCABACEEABDDaDAEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDaCa EECcbCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBC B dDAB Eec AAAEB EC BD  BBE  D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdcEBDECCDEEBaDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,383 284,640 25 32 32 88 454

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 97 15 93,25 78 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDA CBeAAADEBADCBACACaAEDDBaDbcBEDEEAEaA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal edBCDaEA  aC  CAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECaCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEcCBC BD BCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEDECCDcEBBDDDdA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,138 284,640 17 22 22 55 267

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 101 14 97,50 81 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBdAAADEBADCedCACEAbDbBCDAcBEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EABeECbACAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBAecDAAAEECBC B  aCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN UMUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,513 284,640 107 126 126 585 3125

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 71 19 66,25 55 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCeAAADEBADCCdBACEcABDDCbAEcADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDD    aCEbCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CbBCC CBCDB  D    ec   A       D        

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbeEEdDECCDEEdDbeAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,495 284,640 81 96 96 397 2166

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 81 30 73,50 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbdBabAAabBAcCBddACcAdDDeCDbABEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDaEA bECcACAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCaCBDBB E BAeBDeAAEEC CbBaD C BB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbAcEEDdCCbEcdBDcDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,105 284,640 172 200 202 1130 7834

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 48 27 41,25 34 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDA ded  AeEd DdBdCAC AdDDBeDAcBEDcEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCD EAB  C  CA cB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  EbC    ad Bd     ea A AEE    B  B      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen bEAaEc    c  dB Ded 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,213 284,640 193 222 224 1477 11998

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 21 0,75 2 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 21 40 11,00 9 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  a    b dbaEBdc  bdcebdbacdbD cd    eECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal bdaCD   ceE cAaAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik c C  aC    B   b  d        c            

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEAeb Dcd e  e     c

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 18 3 11 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 1 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,668 284,640 97 115 115 523 2768

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 76 28 69,00 58 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeeeCAbAcEBADCBdCACEAEDDcCDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeBCDaEA  aCbACAcBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBcBB E BAeB AAbb CB     a  Bd b

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEABbcDcCdbcddBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,985 284,640 156 183 185 997 6205

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 54 21 48,75 41 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe  DAdCBC cA  BA CBdCACd ED dC   BEDEbeE b

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCD  de     CA BB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BEdCC CBaB  d E BA dDAAbE CBC B         

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen C e E DEbaDEb   e E 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 7 5 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ŞENOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,390 284,640 153 178 180 931 5544

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 58 24 52,00 43 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAD BC  AeabaecdCAeACEE eDDCDbEBADEEAEdb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeA D   cEaCcdCAdBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBaD BB  B E a AAAE CEC     BB C  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A d E e  d c       D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,883 284,640 143 166 168 835 4789

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 63 28 56,00 47 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCBe eA  BeDdcACACdAbDbeCDAbBEcaEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD bAe aCEbeAE BD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBC C  BB E   ee  AdEE  C    a      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEcdEcbECCDcE BDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,435 284,640 121 141 142 689 3766

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 70 31 62,25 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCCAAeD BADCCABACcEAeDDCDbEBbDaEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACDabebEECdeCAbBaD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCaCDBBB AB EeBbAAAE e aeB  d      

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen   a dBbcCCD  cD BbEe

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,408 284,640 33 42 42 115 572

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 96 20 91,00 76 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCeaAAAaEBADCBACACEAEDDeCDAccbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDDEc CECadCdbBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBaEDBACBDAAAE  BC BDaaCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEcDcCCDEEBBDcDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,515 284,640 149 174 176 918 5463

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 60 31 52,25 44 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aAeEeCe c bbBbDCCeaACEEABDbeDAbBbDEEcECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   AEdCEeaAEdBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CcBCCBCeCDBBdDAB ECc A  EBCE  B    BE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  EdEb  dC  c  a    e

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,958 284,640 154 180 182 984 6053

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 57 29 49,75 41 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCa bAaEBADCCABACEEABbDCDAb cDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BbACbDa cb CbdCdE B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBeBCD BB  B  eB Ac                 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AE bd cEdbb ccb BAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,735 284,640 155 182 184 993 6139

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 59 39 49,25 41 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEdCabAADEBbaCCABACaEbeDDCDbEBAaaEeECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAd c  dEECEeCAdcBa     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik bE CCBCdeDBcBD e  CB e  E        dcd    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEdBcdbebcbdaDBcED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 2 17
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,143 284,640 179 207 209 1190 8462

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 41 12 38,00 32 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eAaEe C  A  BA  eAB C  ee DCDd a DaE  C 

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal           ECE C          

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCB BCDBBB eB ECB eA   CE  B  aBB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 18 7 4 39

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,855 284,640 116 136 137 671 3638

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 16 63,00 53 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCeCAbADEBAbdBACACE EDDdCDbbBbDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal dCBC DEA aEC  CAEBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCeCBDBBDE BAeBbAAAEcCB            

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen            E        

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,245 284,640 65 76 76 299 1675

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 83 20 78,00 65 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCaAAAadBADCCAe     ebDaDAcBADEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDaaeAdECEbCAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBdDABDECB AAAEB  C B  B B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbdEE DECCDEEBaDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 9 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,768 284,640 80 95 95 396 2160

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 79 21 73,75 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EbAeCBeAA  EBADCBdaACEAEDDeCDAABbDcEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCD EA  ECabCAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBaBCBDeBaEDBAaBDAAAE CBC           

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEc EEbECCDEEdB DDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,575 284,640 10 14 14 39 185

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 104 16 100,00 83 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aAbEBCeAAADEBADCCABACdEAeDDCDAEBbDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCBAEECceCdbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCcCDBBBDABeECBDAAAEBCECeBDDaeBECbD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,405 284,640 175 203 205 1141 7943

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 48 29 40,75 34 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBC    EBAcecdCACbedDDBCbAcBEDcEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal A BCa EA  dCbdaAE B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik e CCC  BbBDBB   B eB A                  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dbecEab  dDc  B eD  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,998 284,640 21 26 26 72 339

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 100 18 95,50 80 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe ecDaBCCAAADEBADCCABACcEABbDCDbEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa BcEaCabCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBaABDECBDAAAEBCECABDDcBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEdbECCDEEcDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,745 284,640 173 201 203 1138 7922

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 46 21 40,75 34 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEeCe AAc Bd bC edC EAe DdDAcB DcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal B       eEECE C   ee     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CC  aCDBBB AB EeB AAAE C     ea      

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen     c b C           

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 18 12 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YAREN YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,725 284,640 96 113 113 516 2726

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 72 10 69,50 58 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCCdbADEBAD CAB CEEABDDCDAEBA EEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAbD   AEdCaACAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE  C C  D BB     Ca AAAEBCE            

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  E  EcDEb D Eab B ED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 18 17 0 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,090 284,640 56 67 67 238 1300

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 87 19 82,25 69 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEBCaA A cBADCdABACEEABDDaDAEBADEEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   ccECdbCAEBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCadCBCDBBB ABaECc AAAEBC C BD   BE aD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEdDECCDEE bDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,610 284,640 26 34 34 93 480

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 97 17 92,75 77 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCCAbAaEBADC ABACEEABDDCDAbBbDEEAEdA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   AbECEACebBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEeBDAA EBCECAB edBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECcEdDcCCDEEBbDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,983 284,640 112 132 133 649 3472

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 69 20 64,00 53 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe C DaBCe AA  BADCCABACEEABDDCDA BAacdAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACD   cEECbACAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C   CBCBCDBBcD B aec A Ab  E   ae       

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen Acd E   CaDEcBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 3 33
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,730 284,640 50 60 60 191 1060

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 88 12 85,00 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBeAAAaEBADCBACACE EDbBCDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCeDEAe EC ACAbBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDE BACBcAAAEE    B  a  B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CE  bE dbCDEEBB  DEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,925 284,640 48 58 58 189 1051

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 90 21 84,75 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bAbEeCeAAADEBAD CABACEEABDbCDbEBADEEeECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDCeAEECbeCAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik a BCCBCBCDBBBaABcEedDAAAEBCE   c  dBE  D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBDECCDdEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,750 284,640 2 5 5 19 97

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 107 13 103,75 86 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBCAAAaEBADCBdCACEAEDDeCaAABcDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEABCECEACAbBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCeCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDdCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEABdEbECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,668 284,640 120 140 141 687 3749

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 20 62,00 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aAD BCeA AbEBADCCdBAC dAebDaDAcBAcEEdECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdA D    EaCcAC E B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBCBC cBBD  a CB AAbE   C B   BB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  b aE DEC DEEBcD AED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 2 33
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,430 284,640 9 13 13 35 154

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 104 11 101,25 84 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCBaAAAaEBADCBeCACEAEDDeCDAcB DEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDdABCEC dCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBAeBDAAAEECBC BD BCEBBDe

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEAdEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞ IR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,818 284,640 163 191 193 1061 6927

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 56 42 45,50 38 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEeCedcAaEdbDCCeBACcEAeDDdcbcBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACa b AaECbdCAbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEcC  CcCe  B  BaEeB AeAE  a   c   BE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdccBDce bccce BAdD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 1 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,688 284,640 64 75 75 288 1608

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 85 24 79,00 66 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEeCaAbAcEBADCCABACdEABDDdDAcBADcdAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCBAEECEeCdEB       

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CeeCBCDBBBaABDaeBDAAAE     BaDdBBE CD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen eECEbB EbCDE cDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,280 284,640 119 139 140 682 3719

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 18 62,50 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCeeAbADEBAe BACACEAEDDBdDAbBEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCD     EC  adbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBe CBeBB  DBACB bAbEECB            

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen   A bc EC DE B   DE 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,175 284,640 42 52 52 165 918

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 92 23 86,25 72 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCaAcADEBAbCCABACdEABbDCDAEBcDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDceBAEECceCcbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCaCDBBBaABDECBDAAcEBCcC B  BBBE  D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AdCcEBDECCDEEdaDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,275 284,640 91 107 107 468 2438

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 76 18 71,50 60 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe dADEBCC  AeEBADCCABACdEABDDdDbEBADEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa  AEECcbCAbcB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBeDBBBD B EeB AAAEBC       B   C 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AddcE  cCCDc B  B ED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
463,655 284,640 1 1 1 6 41

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 110 9 107,75 90 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBCAAADEBADCBACACEAEDDeCDbABEDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEAcCaCE CeEBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDaCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,338 284,640 182 210 212 1249 9104

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 39 18 34,50 29 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe    a  e  AababDCcACACbAdD eCDb B DEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACB                      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   dC  C C DBB     CB        C           

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  cdcE DECCDc   bDD e

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 4 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,270 284,640 190 218 220 1350 10178

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 35 29 27,75 23 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeae     B  CCdBbC dedbcd bEc  E     

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal Beee D  dEE    A  a      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE  CB BC B       ec cAAb d   BD        

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen dEdEEdD bCDcEB     D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 2 8 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 3 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,590 284,640 60 71 71 257 1456

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 86 23 80,25 67 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe eAaEB eAAAcEBADCddBACdEAcDDCDA BccEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BbeCDa  AEECadCAdBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBCcBBB AB ECaDAAAEBCEC BDDBBBE C 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen eEaEEBecCCDbEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,395 284,640 115 135 136 668 3613

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 15 63,25 53 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCBa  A  BADCBACACEAEDDBaDAABbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD Ec  ECbdCAE B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCaC DBB   BbCd b c                

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEA bc  CdD  BBDDDE 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 2 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,488 284,640 39 49 49 150 812

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 93 22 87,50 73 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAeaBCeAAAaEBADCdAcAbEbABeDCDAEBcDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAdDDa AEaCbACAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDAB EeBDAAAEBeEC BDaBBBECC 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdcEeDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,163 284,640 122 142 143 693 3786

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 19 62,25 52 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCeA ADEBADCCABACEEAeDDdDAcBbDEEAECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDaeeAEECEACA BB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBaC eebDBBBDbB  Ce AeAE CE       B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen        Eb     D  d D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 2 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,685 284,640 138 161 162 779 4384

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 11 17,25 43 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 35 58,25 49 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCeaAbAaEBebCBbCACdAdDDeCDAcBcacEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDcEABCcCceCAb B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik B CaCBCBdBDBd a BACBDeAdEEC a B ea bBe  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen bEb E D  dD  BBD DEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 4 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,718 284,640 43 53 53 174 958

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 88 9 85,75 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbC CAAAcEBADCBACACEAdDDBCDAA b EEeECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EA CEC eCA BBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCB BBDE BACc AAbE  B        B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEcDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 3 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,885 284,640 130 152 153 713 3909

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 67 22 61,50 51 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEBCeAAADEBADCCbBACcEABDDdDAbBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACDD  cEaCcbCAE B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik    CC  cC cBa AB adB AAAE               

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen b CcE  EbCbEEdDbBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 5 2 42
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,690 284,640 174 202 204 1139 7927

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 50 37 40,75 34 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEeCe A aEBADdCdeACddAebDCDAcBbDEEAbCA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCAdeD  AEa E acdcB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik e   C e  DcBc  B  eeDAccE CEe           

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen cECcc  EC DcEeDbB aD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,195 284,640 20 25 25 66 324

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 100 16 96,00 80 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAeCedAAADEBAcdBACACEAEDDBCDbABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEABCECbACAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBBDEDBAeBDAAAEECBC B eBCEBBaC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEABEEDdCCDEEdBbbDEd

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,173 284,640 75 90 90 370 2061

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 82 31 74,25 62 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EaAaCcaAAeDEBAbCeACACdAEDeeCDbAccDcEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBdDaEc  ECceCAEcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBeBbBDBBabDBACaDdcAEECBC Be  CEBB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CdeBEEDECCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 3 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,818 284,640 184 212 214 1262 9258

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 40 24 34,00 28 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBe   e BcaCBedACdAEDDcCDAcBaDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBbDeEA eECbeCAcBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik    C              e                     

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen aEcc cD   c         

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,885 284,640 22 27 27 73 340

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 99 14 95,50 80 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe aDACCBeAAADEBAbCBACACdAEDDeCDAbBEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDbABCECbeCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBdBDBBaEDBAeBDAAAEECB  B  BCEBB  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbABEEDECCDbEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,570 284,640 38 48 48 147 807

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 91 13 87,75 73 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBbdAADEBADCBACAC AEDDBCDAcBbDEEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdB DDd   ECEAaAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCeCBDBB E BACcDAAAEE B  BDD CEB D 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen Cb BEEDECCDEEBBDcDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,370 284,640 145 168 170 845 4869

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 62 25 55,75 46 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CAaEedC AAcaBADCCABAC EAceDCDAEcAaEEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BC  D   edE              

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik eE CC CBCDBdB ABD Cc AAAE C   B ea B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AE aEBacCbecEcDDB Ec

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELK* MIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,163 284,640 83 99 99 401 2177

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 77 13 73,75 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBC AADcBADCBAdACEAEDDeCDbcBEDEdAEdA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCD EA  ECc CAE B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCC CBC DBB EDB Ce AAAEEC   Bc        

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CE  EEDE Ca c B DDa 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,243 284,640 44 54 54 179 972

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 0 15,00 75 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 88 9 85,75 71 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCabAA EBAD C BACEEABDDCDAEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDe A EC ACAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBe BBBDAB Eed AAAEaCEC B    B C  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A CEE   CCDEEB DBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,843 284,640 164 192 194 1068 6993

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 53 31 45,25 38 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe beDEBCCe ADEBd CCABACcd ebDCDAEBAccEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACa   AEaCbeCA  e      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik d  CCB eCcBBdbA   ee Ac E C        B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  ECcc acCb cEa  B ED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 2 25
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,618 284,640 85 101 101 416 2232

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 193 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,71 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,66 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,68 1,70 1,16

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,56 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,41 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,28 18,55 12,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,97 3,07 1,34

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 21,25 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,88 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,78 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,12 10,28 5,16

Toplam: 120 79 23 73,25 61 68,49 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCBaAAADEBADCBACAC AEDbBCDA BE EE Ebe

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCD Ec  aC dCAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBBDE BAeBDeeAEECBa B  BCEBB  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dcAdEcDECCbEcc Da Ee

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 3 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,243 284,640 2 16 16 42 210

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 103 16 99,00 83 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBebAADEBADCBACACdAEDDeCDAABEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCDDEABbECcACAEcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBdaEDBAeBDAAAEECBCABDeBCEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEABEEDdCCDEdBBDcDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,770 284,640 6 119 119 542 2876

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 76 34 67,50 56 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe eADEeddeAAaEBADCddBACdEAeDDeDAEcbDEEeEdc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDcdcAEECcdCAbBde     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEB CBeBCDBBBaAB EeBDAAAE C a BeD BB Cb 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  EeE cbEdCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,403 284,640 7 127 127 588 3134

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 74 33 65,75 55 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe cDAbdeeAAAbEBADeBddACdAdDeeCDAABEacEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal dCBCDaEb dECEdCdEBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBBcE BAecbA cEE  b  a d  B  C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen aEeBEEcECCDEEBBDcDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,820 284,640 4 89 89 369 2036

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 80 21 74,75 62 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe CcDaedaA ADbBADCCABACEE BDDCDAcBceaEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDc  AEECcACeEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBC BBBaABD CB AAcEBCEC B    BE C 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A bEEB ECCDb ec dAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,735 284,640 9 219 221 1396 10753

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 28 17 23,75 20 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBdCd  D BA      C c                 

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdA  De cE    CA BB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik b   C e CD BB  Bc ee AeAE d             

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  E dbBc             

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 1 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 3 42
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,325 284,640 5 114 114 520 2744

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 79 41 68,75 57 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCdaAbbaEBAbbBAdACdAEDDdeDbbBbDEEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEcBdECceCAdBBa     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBeBDBBDEDBAeBeAAAEECBCeBabdCcBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEedEcDECCbEccBbbDEd

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LPER İNAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 22 -1,50 -4 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 15 37 5,75 5 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe b dddeeeAcbbacDeeAb*d  acDaee           

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal  bBeeDEd  E              

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  EeCe b          eee         d          

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEA  EadC    cB     

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 18 1 6 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 1 20
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÇİFTCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,515 284,640 8 172 174 877 5089

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 60 22 54,50 45 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCa  eeEBADCCdeACdEAeDDCbAEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeA b   cE C   AbBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCd BCcBBB AB  eB AAAEBC             

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen   dE   ECaa   D BcED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,793 284,640 1 9 9 31 129

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 105 11 102,25 85 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEeCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDe AaECbeCAEBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDe BBEC a

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEB ECCDEEBDbBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,583 284,640 3 36 36 98 507

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 10 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,50 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,48 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,15 10,49 8,41

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 18,95 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,07 1,34

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 21,98 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,35 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,00 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,45 3,51 1,89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,80 10,28 5,16

Toplam: 120 95 11 92,25 77 65,42 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCaAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBbDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDb AEECcdCAEBBe     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBCcCDBBBDAB EeBDAAAE CEC      B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBeECCDEEBcDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP YANGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,070 284,640 17 171 173 875 5058

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 60 21 54,75 46 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCeAAA  B DCCbdAC EAcbDCDAEB DEE ECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCbCD   A ECa Cd BBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CdBCC CcC BBB AB EedD c E     B         

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen eddEE c CCDEc a    e

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 2 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ŞEYMA ALÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,153 284,640 3 4 4 17 90

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 106 9 103,75 86 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe aADadCCAAADEBADCCABACdEABDDCDAcB DcEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDD BA ECcACAEcB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEE DECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,130 284,640 11 88 88 365 2020

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 81 25 74,75 62 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe  eACCeeAAA EBADCcAdACEAbDeBCDAcaEDcEAEC 

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal  CBdDDEA aaCbACA aB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBdDEaBAeBcAAdEEeBC B aB EBB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEA EccECCDEE BDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 5 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,830 284,640 7 44 44 125 669

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 93 14 89,50 75 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe aDA CeaAAA EBADCBACACEAED BCDA BEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDadAe ECb CdEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCB BBDEDBAeBDAAcEECBC BDD  EBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen Cbe EEbECCDEE BDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAPUCUOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,650 284,640 14 146 147 698 3817

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 2 5 0,75 8 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 2 5 0,75 11 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 70 32 62,00 52 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBebAAccBADCeACACEAEDDBdDbABbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCa EA  ECbbCAdBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CCC eaa  BB E BAea AAA ECBC  DcadcB a 

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen bEA EcecabDcEeBDDDEd

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,360 284,640 15 148 149 700 3827

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 69 29 61,75 51 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe aDA CeCcbAaEBADCBdCACdAEDDceDAcBEDE AECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal eCBCDeEc  ECceCAEBBc     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCBDBBb*DBAeBeAAAE     B  B      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEAebcbEC  cbdB DD e

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,630 284,640 2 3 3 13 75

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 108 11 105,25 88 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBaAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEABCECEeCdEBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBaEDBACBDbAAEECBCABDe CEBBDC

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEAdEEDECCDEEdBbDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,813 284,640 9 77 77 301 1694

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 83 19 78,25 65 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbCBCbAAcEBADCBACACdAEDDeCDAcBEDEEdECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEc  ECEdCAdBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBB EaBAeBDAA E     Be        

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CdA bEbECCDEEBBDDbEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,138 284,640 4 30 30 83 423

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 98 17 93,75 78 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCdAAbDbBADCCABACbEABDDCDbEBAcEEAEdb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD debdEaEACAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCC CBCDBBBDABcECBDAAAEBCEC BDDaBBE CD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBbECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,585 284,640 16 157 158 753 4206

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 67 30 59,50 50 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAbaee  ADEBdDCceCACEAEDDBaDbABbDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeBbDDEA bECbeCAE B      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBCBCB BB E  Aea dAAEEC   Ba        

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen ddcebcDECCDd eBDcDad

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GENÇAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,623 284,640 10 80 80 331 1823

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 81 16 77,00 64 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEBCCAAAacBdcCCABACEEABDDCDbEB DEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   bEECddCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CCBCBCDBBBDAB Eec A  EBCEC B   BB    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCEb  cCCDE ca BAdD

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED COŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,928 284,640 20 190 192 1057 6860

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 57 45 45,75 38 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAaCeCdAAbEBAbdcAdACEbEDDeaDAcBbDaddEdA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal eeBdDaEdc aC baddcB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CaCB  CeDBB EaBd BDeAAE C CABDDB Ec ab

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen eEdBEcbEdaDb  B  Db 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 8 2 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,898 284,640 19 181 183 992 6129

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 54 19 49,25 41 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEedeAAADEBA dCABACdEAebDCbAccdDcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCeCD   A EadeCAE B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CC  cCD BB AB  CB Ae E          B    

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen      B E           D

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,893 284,640 13 108 108 472 2458

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 78 28 71,00 59 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDAdCeaAAAcEBADCaACACcAEDbeCDdABbDEcbEaA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBbeDEA  aCEACAacB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik B CCCBbBCBDBBDEDBAeBDAAdEEC e   e  aB   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen aEA EEeECCDEccBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,218 284,640 8 62 62 207 1135

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 89 20 84,00 70 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe EDACCBaAbADEBADbBeCACEAEDDBCDAbBEDcEAECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDadABbEC bCdEBBb     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBaE  ACa AAeEECB  B   CEBB  

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen bEABEcbdCCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,383 284,640 12 98 98 400 2170

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 78 17 73,75 61 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe CADEeCCAAAaEBAbCCdBACEE ebDdDAEB DEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDaC eEECcdCAdBBc     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCaCDBBBDAB EeB AA E   C B         

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  ECcbB EC DE B  BAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 3 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UÇAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,768 284,640 18 179 181 958 5776

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 57 24 51,00 43 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe aAbEeCdAAADcBAaCCdBACEdAcbDCDAEB DEEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACDDeBAEECb CdbBae     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C  CCBCBCDB Ba B  eB bA E C   Bae       

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen       e           E 

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,283 284,640 5 31 31 86 441

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 98 18 93,50 78 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe aDAbCBedAADEBADCBeCACdAEDbeCDAcBEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDDEdBCEbcACAEBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCaCBCBDBBDEDBACB bAAEECBCABDDe EB  C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CbcBEEDcCCDEEBBDDDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE TEMEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
460,155 284,640 1 2 2 9 54

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 109 10 106,50 89 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe aADEBCCAAADEBADCCeBbCEEABbDCbAbBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCBAEECEeCAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEeBDAAAEB cCABDDBBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBDECCDEcBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA IŞIKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,858 284,640 6 33 33 89 458

Puanı Hesaplanan: 222 224 1548 12518

Katılımlar: 20 223 225 1563 12768

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,25 26,66 21,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,08 3,69 3,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,70 1,16

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,52 1,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,59 2,26

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,52 10,49 8,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 20,99 18,55 12,59

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,08 3,07 1,34

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 25,06 21,63 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,04 2,92 1,41

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,38 3,84 1,86

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,15 3,51 1,89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,56 10,28 5,16

Toplam: 120 96 12 93,00 78 76,40 69,06 49,02

TYT Türkçe bADEcCaAAA EBADdC BACEEABDDaDbEBADcEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD C cEECb CAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDEedDAAAEBC C BD B BEC  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AECEEBDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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