
SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,206 198,650 8 8 8 16 281

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
240,883 244,870 103 123 123 150 967

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
271,061 214,740 33 40 40 43 303

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 105 35 96,82 35 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CBCBCa   B Ac c DaCD B AcDAacdeBD DABCec

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik  CBEBCADc  b    BC         C   C        

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 3 2 27
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,360 198,650 55 67 67 92 760

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
306,788 244,870 58 69 69 76 464

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
244,325 214,740 57 67 67 77 594

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 40 14 5 12,75 32 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 6 0,50 4 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 1 7,75 60 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 120 30 112,50 40 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBb  b Ac BC A        ab C   E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  cdaEe   e E dEECA Cd A E CCBC e   aCD  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 1 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,388 198,650 121 144 144 192 1544

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
230,248 244,870 111 132 132 164 1091

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
196,353 214,740 113 135 135 186 1390

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 40 11 7 9,25 23 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 81 51 68,25 24 104,86 105,72 81,49

Matematik  CeEaCAeb   D A BCa cAb          D E    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BabeEe  ebaE Eac  a   A    eBC b adc aEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,150 198,650 123 147 147 195 1591

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
150,300 244,870 131 155 155 255 2199

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
168,100 214,740 129 153 153 239 1890

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 22 5,50 14

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 43 45 31,75 11 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 BCCdae   Bb Ac       B  Bb b DCAD DAeEcC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2                    Eb                         

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik     b            C                      

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 2 2 18
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 1 0 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 1 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
303,015 198,650 1 1 1 1 36

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
204,638 244,870 120 141 141 198 1448

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
240,445 214,740 63 75 75 85 654

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 25 14 21,50 54 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 115 53 101,75 36 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 eBeBCaAcEBDAbCDBDB b B cabACDBe D abdCBE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2 CedaEDBaeACeACabEBEEcaEAABCaAcE cBdEDACB      

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik  CeE   b   b     C              d       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 8 1 73
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 2 3 40
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,741 198,650 4 4 4 6 142

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
208,453 244,870 119 140 140 195 1390

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
207,559 214,740 104 124 124 160 1190

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 7 7,25 18 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 22 16 18,00 45 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 105 49 93,32 33 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1                         aaBadDaADdDABEdC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2 EDcbDCdabcCCEDDCABEEbaECdAdedBE  cCdDdaA      

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik  cb ae                                  

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 3 2 60
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,160 198,650 122 145 145 193 1548

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
240,588 244,870 104 124 124 151 971

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
183,595 214,740 123 146 146 210 1631

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 0 4,00 29 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 0 3,00 23 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 12 1 11,75 29 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 77 23 71,25 25 104,86 105,72 81,49

Matematik  CB   A E        C         a            

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri  D  E  C A    EE      A    aBC C C A    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,735 198,650 49 61 61 84 683

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
354,008 244,870 30 39 39 40 225

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
262,395 214,740 41 50 50 54 391

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 40 20 8 18,00 45 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 140 36 131,00 47 104,86 105,72 81,49

Matematik ACdEBCADa  bDc EBCdcbAb   EC   CB  EEC D

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BDCCE CCbAbE cdEeACCCcA dEeCBCeCCCCA CEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 4 0 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,775 198,650 60 72 72 98 795

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
329,905 244,870 41 51 51 52 335

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
256,560 214,740 47 56 56 60 455

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 40 19 5 17,75 44 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 129 35 120,25 43 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCADACBE e  AcDBC    Cc    CE CdD E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBeECCCDecEDEEc AdCCeA     aC C bACCD e

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,460 198,650 110 132 132 178 1381

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
262,513 244,870 89 107 107 127 753

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
204,695 214,740 107 128 128 170 1236

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 40 10 3 9,25 23 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 0 5,00 38 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 92 37 82,75 30 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAbACBa  a     C          C      E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB EeC  e cbaE CA C B     CaC dC ACCe b

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,988 198,650 35 42 42 61 560

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
216,075 244,870 116 137 137 182 1278

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
228,585 214,740 77 91 91 109 838

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 2 4 1,00 6 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 88 31 80,25 29 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CB Ba  c   A a  D    a eBaAaDBa b DAcCBE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik cee  CAbb  c    BC                 E    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 1 9
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,598 198,650 41 52 52 74 626

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
351,718 244,870 31 40 40 41 237

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
275,783 214,740 28 35 35 37 268

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 139 30 131,50 47 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBC Dc  bDcA BCEDbACB  EC  BC DDE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CEaCC eaceEEcd eC eAbdEBCBCDe CCA CcD

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 2 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,860 198,650 19 25 25 38 437

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
432,810 244,870 1 1 1 1 23

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
315,215 214,740 3 3 3 3 47

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 172 26 165,50 59 104,86 105,72 81,49

Matematik EcCADACBE CbEAcDBCEAbDCBCBDCCEBCdDDEED C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri dDBBECCCDAAEaEEECAACCBAcEdCCBCDeCAACCeEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 5 1 71

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,855 198,650 24 30 30 43 473

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
390,073 244,870 9 14 14 14 99

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
284,320 214,740 19 25 25 26 187

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 156 29 148,75 53 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAcACBE  b AcDBCEAbD      CE CdDDE D C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DBaECCC bAEadEECAACCBABEdCCBCbeCAACCDcC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 4 1 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,540 198,650 15 21 21 34 422

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
191,810 244,870 126 148 148 222 1676

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
212,630 214,740 101 120 120 154 1088

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 5 5 3,75 21 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 10 14 6,50 16 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 4 6 2,50 6 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 87 66 70,50 25 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 Bba bC EbB  A   Dbe  deAdbaDcDCAD DAB BC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2 EccbeC  de dcbDCe E b EC A  edE eB            

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik  Bd e Cdc  e    BC    d                 

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 2 2 18
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 4 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 2 1 40
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,463 198,650 97 118 118 158 1217

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
254,443 244,870 95 113 113 135 817

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
222,698 214,740 81 96 96 119 935

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 40 15 9 12,75 32 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 7 17 2,75 7 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 99 59 84,25 30 104,86 105,72 81,49

Matematik eCBEBCADE  a E aBC c  e   aa  eCB  Eb C 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri ae eccCa Ae eEEEdde Cc     e e b edA    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 3 1 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 4 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 2 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,773 198,650 7 7 7 12 199

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
364,390 244,870 22 29 29 30 186

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
282,860 214,740 20 27 27 28 201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 19 13 15,75 39 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 160 43 149,25 53 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1                          D eBDa D DAe c 

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2             ED CA cE                          

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EeCbaACBE CbEAEaBCdbcce  B dCEdCd DE   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBaECCabAAEDEEECAACCcABEdaCBebCC AdCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 2 0 40
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,918 198,650 74 88 88 120 989

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
364,248 244,870 23 30 30 31 187

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
260,618 214,740 44 53 53 57 412

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 40 23 2 22,50 56 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 1 6,75 48 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 28 3 27,25 68 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 134 26 127,50 46 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCAD CBE CbEAEDBCEAD      CCEB B      C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBB C   A EDEEEC ACCBAB b CBCDCCAAdCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,258 198,650 63 75 75 101 810

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
345,153 244,870 36 45 45 46 267

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
235,183 214,740 69 81 81 94 735

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 40 11 3 10,25 26 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 1 9,75 75 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 130 20 125,00 45 104,86 105,72 81,49

Matematik E CADACB  a    DBCd             d      C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DBdECCC eAEDEEECAdCCBABE  CBCDCC ACCeEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,755 198,650 44 55 55 78 645

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
384,085 244,870 14 20 20 20 122

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
298,530 214,740 12 15 15 15 105

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 40 31 3 30,25 76 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 150 29 142,75 51 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADEcCbDEAEBCEbDACB  EC  BCBDDE C D

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BedCE CCbADE EEEdACCCBA  EceBCbC eCA daD

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 5 0 71

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,425 198,650 76 90 90 123 1030

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
310,185 244,870 54 64 64 69 442

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
231,625 214,740 72 86 86 100 792

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 40 15 8 13,00 33 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 119 44 108,00 39 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAbACBE  D AbaBCEbb b     ed C       C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri CeB EeC DAAE EEdCAAeCBe Ed Ca eC  AdCDdC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,635 198,650 67 79 79 107 863

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
303,073 244,870 60 72 72 79 485

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
241,515 214,740 60 71 71 81 635

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 40 15 6 13,50 34 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 117 32 109,00 39 104,86 105,72 81,49

Matematik  CeEBCADE bb cA BC     B  Eb   CdD E    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri da eE C    c EEEeA CCcA  EB dC CCdC    e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,673 198,650 69 82 82 111 898

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
319,080 244,870 46 56 56 60 378

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
231,468 214,740 73 87 87 101 795

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 40 11 3 10,25 26 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 23 3 22,25 56 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 119 20 114,00 41 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBdADE CD E E           e            

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bc CE  CeADE EEEA CCdBA    CBCDC CC  C  

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,103 198,650 75 89 89 122 1017

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
312,130 244,870 52 62 62 67 432

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
239,978 214,740 65 77 77 87 658

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 40 17 5 15,75 39 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 117 32 109,00 39 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBE  bEAb BC  b bB    a B       CC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DB ECCC b caEEc AACCBA    CBbDe  A Cc d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,810 198,650 31 37 37 53 534

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
390,725 244,870 8 13 13 13 96

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
292,285 214,740 15 19 19 20 144

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 27 5 25,75 64 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 1 9,75 75 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 154 24 148,00 53 104,86 105,72 81,49

Matematik AbBEBCADE Cb aAEBCEDaACB  ECCD CBDDE a  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CEBCCDe EAEEEAACCC A dEBCBCDC CdA    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 4 0 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 0 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,615 198,650 13 16 16 26 375

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
195,665 244,870 125 147 147 214 1618

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
221,020 214,740 84 100 100 125 956

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 15,50 39 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 6 13 2,75 7 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 84 34 75,50 27 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CBCBC b aBbAaCDBD aD  B d  C e B  DeBCec

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2 eea   B  d    D de b  EAe CdA b aca           

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik  a                                      

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 5 5 45
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 1 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,191 198,650 42 53 53 75 633

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
271,658 244,870 79 93 93 112 666

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
240,594 214,740 61 73 73 83 650

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 15 6 13,50 34 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 109 44 98,57 35 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1             A a           B B CA        

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2 E   D B        C     e                        

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EBCADACaE aa AaaBC    b     CE C   E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri a dcEa a be DEE bc  dBc    CdC C  ACCe e

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 1 9
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 1 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,428 198,650 82 99 99 134 1075

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
270,333 244,870 83 97 97 116 681

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
217,743 214,740 88 104 104 132 1007

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 0 5,00 36 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 101 33 92,75 33 104,86 105,72 81,49

Matematik EcC bACBE  b    BC          a  Cd      C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri   B ECC  A    Eb  A  ae    CdCbC  A Ce d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 1 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR ÖZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,940 198,650 12 14 14 24 356

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
257,765 244,870 93 111 111 132 788

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
275,000 214,740 29 36 36 38 272

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 17 8 15,00 38 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 113 48 101,00 36 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 BaCBdedc Ba Ab aDa B BBec a ccCAD DAeEBC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Matematik EBCADACBc Cb A  BCd         dbBddDDE b C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 2 4 18
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,360 198,650 16 22 22 35 425

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
245,515 244,870 101 121 121 147 918

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
229,155 214,740 75 89 89 107 831

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 3 1 2,75 7 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 5 5 3,75 9 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 1 3 0,25 2 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 1 1,75 13 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 105 36 96,00 34 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1                         d AaD  aD DA Cc 

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2   E E B    e                                  

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik  CeE  Aad bD    Bb                      

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri dc eE         EE  b        CeC e edc    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,133 198,650 101 122 122 163 1253

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
280,250 244,870 73 87 87 99 609

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
228,963 214,740 76 90 90 108 833

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 24,00 60

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 11 6 9,50 24 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 100 30 92,50 33 104,86 105,72 81,49

Matematik EBC cACBE bb AaDBC     B    adBCB  E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri   B E a  e EDdE C d      dC    C  ACCe  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 2 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,123 198,650 36 43 43 63 570

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
294,458 244,870 66 78 78 85 529

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
248,960 214,740 53 62 62 72 541

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 26,25 66

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 0 4,00 10 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 18 6 16,50 41 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 118 35 109,25 39 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1                                 D D  CB 

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2 d   E B    C      E E                         

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik ACeEBCAcb  a EA BbE   bB  EC   CB DE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CEaeC AcEA E AA CdcA   aeBC e ed     

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 0 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,770 198,650 52 64 64 88 713

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
348,183 244,870 34 43 43 44 249

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
269,035 214,740 37 44 44 47 324

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 40 22 5 20,75 52 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 137 34 128,50 46 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBE CbEAcDBCb c       a BCBDDE   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB ECCCDe EaEEE AACeccBEd CBeD CAAdCe a

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 4 0 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,190 198,650 68 81 81 109 879

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
322,660 244,870 43 53 53 57 366

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
263,985 214,740 40 49 49 53 376

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 8 2,00 14 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 126 42 115,50 41 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCADACBE  bEAE BCcADDC     aE CB cE  CC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB aCbCcAccbdEcbAACecAcc  CaCbC bACCD d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 1 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,380 198,650 111 133 133 179 1382

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
268,180 244,870 84 100 100 120 703

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
205,995 214,740 106 127 127 164 1212

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 40 11 5 9,75 24 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 1 5,75 44 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 6 13,50 34 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 94 36 85,00 30 104,86 105,72 81,49

Matematik  CeEBCADc  bD  EBC c      Ea            

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CE    AcE dEcAA CC A    C C C Cd    e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 0 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
263,913 244,870 87 104 104 124 739

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
211,259 214,740 102 122 122 156 1118

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 10 6 8,50 21 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 0 1,00 8 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 95 32 87,57 31 104,86 105,72 81,49

Matematik  CBbBCADE de bA B     dc   C            

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri d      CDeD  EE            C C C CdAA  e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 2 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,813 198,650 106 128 128 174 1353

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
246,590 244,870 99 119 119 145 901

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
202,623 214,740 109 130 130 174 1267

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 40 9 4 8,00 20 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 89 42 78,50 28 104,86 105,72 81,49

Matematik EdCADACBb  e A  B    c                  

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  b BECb  e cDEc   dd e     dBC C eA Ce  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
287,611 198,650 3 3 3 3 74

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
263,443 244,870 88 105 105 125 744

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
339,299 214,740 1 1 1 1 14

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 19 2 18,50 46 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 126 29 119,32 43 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 BCCBCCAEEBCEADDBDDdBABdABDBDcDeAD DeB BC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Matematik EBCADdCBEDCe A  BCEA  C    CC   B       

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 10 1 91
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 4 3 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,900 198,650 117 140 140 188 1474

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
227,498 244,870 112 133 133 167 1125

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
195,815 214,740 115 137 137 188 1404

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 5 0,75 5 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 76 29 68,75 25 104,86 105,72 81,49

Matematik E CA AC         B E         C   a       

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri     ECdb e ce        aA  b C e      Ce  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,253 198,650 5 5 5 9 158

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
362,830 244,870 25 32 32 33 192

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
304,970 214,740 7 10 10 10 79

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 4 12,00 30 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 21 11 18,25 46 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 161 43 150,25 54 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 BC BCCd   C      a         DB aAD  Ac BC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2          A C         C                        

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EBCADACBE  bEAcDBCEb cdc   CdbcaBDDE b C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBaEaCC ecEDEEEaAACCcABEdCCBCDea ACCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 1 9
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 0 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 7 4 1 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,288 198,650 28 34 34 50 513

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
387,085 244,870 13 18 18 18 114

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
311,883 214,740 4 5 5 5 59

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 40 33 3 32,25 81 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 18 3 17,25 43 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 152 20 147,00 53 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CbDbAEBCEDaACBCBECCDBC DDEEC  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CE CC A   cEd  C      E CBCD  CCA C D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 4 0 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,790 198,650 54 66 66 91 748

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
292,323 244,870 68 80 80 87 539

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
276,090 214,740 26 33 33 35 262

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 17 14,75 37

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 26 8 24,00 60 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 19 9 16,75 42 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 117 71 99,25 35 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 bBeBCeAcdBbAECa DBCD e dBe CDcDaDADccCB 

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik ACBEBCADEDCDDEbcBCEcDACBC dCeD  BDe ae  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bb acB C A  AEEdeAeCCBA   BeaCDC CC   Ec

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 6 3 55
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 2 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 2 2 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
226,400 198,650 22 28 28 41 467

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
201,355 244,870 123 144 144 203 1503

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
213,833 214,740 99 116 116 150 1070

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 10 6 8,50 21 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 86 48 74,00 26 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 bBbBCdAc BDA d  Da   B ccbdbDcb D DABC d

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2 Cb cE c  A Ce  DE EEb      a       E A        

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik ACe B AD                        d     C 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 4 1 36
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 1 1 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 1 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,663 198,650 104 126 126 170 1315

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
240,573 244,870 105 125 125 152 972

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
214,985 214,740 95 112 112 143 1051

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 14 10 11,50 29 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 8 0,00 0 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 6 22 0,50 1 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 92 60 77,00 28 104,86 105,72 81,49

Sosyal-2                                 c             

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EeCADACBE dc  c BC cbbC    CeE  d e   C 

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri bbd Ed a b deE ba  bdBc    CdeaeC cdCedd

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 2 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 5 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 2 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,300 198,650 71 84 84 114 948

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
301,965 244,870 61 73 73 80 486

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
235,975 214,740 67 79 79 92 718

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 40 14 5 12,75 32 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 116 34 107,50 38 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADEebbDEA  C    b    a         C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be eE CC  DE EEdAA CCBe    CaaDC  dA   e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,690 198,650 26 32 32 47 501

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
362,708 244,870 26 33 33 34 195

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
277,555 214,740 24 31 31 33 247

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 40 21 5 19,75 49 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 145 25 138,75 50 104,86 105,72 81,49

Matematik aBCADACBc Cb AbDBCEb  C     CE C DDE   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DB EeC bA EcEEEaAACCBbcE  CBeeCC ACCD  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
238,180 198,650 11 12 12 21 323

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
314,023 244,870 51 61 61 66 422

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
248,588 214,740 54 63 63 73 546

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 2,00 5 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 8 0 8,00 20 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 15 5 13,75 34 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 0 6,00 43 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 18 5 16,75 42 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 133 40 123,00 44 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1  ce                        a  D    AcC  

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2     E      CA    B E C A B                    

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik bCBEBCAec  b Eb BCE D     E    CB    C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri B   E C  ADE  E AACCC e   BCBCDC ed  d e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 2 0 40
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,496 198,650 46 57 57 80 648

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
271,053 244,870 81 95 95 114 673

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
244,079 214,740 58 68 68 78 601

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 2 8,50 21 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 12 5 10,75 27 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 1 4,75 37 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 107 36 98,57 35 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1  B B         C             ab  BD  A CBE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik bCBEBCAbc  D  A BCE b b        C        

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri B   E    b E dEEd  C BA    eeC C CbA   e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 0 9
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 1 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OLGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,490 198,650 107 129 129 175 1364

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
238,385 244,870 107 127 127 154 997

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
196,720 214,740 111 133 133 184 1381

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 7 6,25 16 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 83 32 75,00 27 104,86 105,72 81,49

Matematik  CeEB A E  a d  B     b     C           

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD C a   e   dc    C c     C C d C A   e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 1 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,643 198,650 125 149 149 202 1840

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
200,878 244,870 124 145 145 206 1511

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
181,403 214,740 124 147 147 213 1674

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,25 56

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Matematik-2 40 9 6 7,50 19 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 7 0,25 2 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 65 48 53,00 19 104,86 105,72 81,49

Matematik aeC DAC c    A  BCaAb       Ca          

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  ca E dd e bbE        e  c   d e e   e  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 5 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,215 198,650 66 78 78 106 852

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
310,848 244,870 53 63 63 68 440

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
244,885 214,740 56 66 66 76 590

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 40 16 6 14,50 36 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 4 15,00 38 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 121 34 112,50 40 104,86 105,72 81,49

Matematik AC EBCAbE  b cA BCEDabC   c    C  DE    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be eE CC ADE Ea A   C A     BC   CdA   D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,868 198,650 126 150 150 204 1899

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
223,313 244,870 113 134 134 172 1183

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
179,223 214,740 125 148 148 216 1707

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 15 19,25 48

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 1 4,75 34 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 68 33 59,75 21 104,86 105,72 81,49

Matematik  CBE  ADE  b    BC                      

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri    dE  CDA   EEE  b  a   E e   C e      

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,805 198,650 59 71 71 97 794

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
365,290 244,870 21 28 28 29 181

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
300,395 214,740 10 13 13 13 96

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 40 34 2 33,50 84 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 2 4,50 35 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 140 27 133,25 48 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBEDCbEAEDBCEAeDCB   CCEBCBDD EDCC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DBBEeCb b  DEEE  AdCaA    CeC    AdC   

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 6 0 86

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,073 198,650 87 107 107 147 1174

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
276,455 244,870 74 88 88 103 627

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
217,418 214,740 90 106 106 135 1014

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 40 12 7 10,25 26 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 102 35 93,25 33 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADb be    Bbd  c     C  dC     C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CEab  ADE EEdA  CCad  E eaC e C A    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,205 198,650 112 134 134 180 1386

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
295,820 244,870 65 77 77 84 523

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
214,723 214,740 96 113 113 144 1055

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 14 11 11,25 28

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 17 12 14,00 35 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 110 62 94,50 34 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1                               e    e    

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2                                              E

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EBCAaACBc  c AE BC  Daec   ba BCcc EEbbC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri beBcECCCDebEDdEdbAACCeAcE  CaeDeC ACCDEd

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 4 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,360 198,650 27 33 33 48 509

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
389,403 244,870 11 16 16 16 103

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
281,375 214,740 22 29 29 30 216

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 22 3 21,25 53 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 0 9,00 69 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 0 9,00 69 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 30 2 29,50 74 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 153 19 148,25 53 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCADACBE  b A  BCEAaDC   D  EBC D E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri dDBBECCCDAeEDEEE AACC ABE  CBCDC  ACCD  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 0 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
215,013 198,650 48 59 59 82 675

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
203,200 244,870 121 142 142 200 1472

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
199,265 214,740 110 131 131 181 1336

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 6 28,50 71

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 4 8,00 20 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 9 4 8,00 20 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 6 6 4,50 11 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 4 1,00 7 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 80 38 70,50 25 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CB  C                   a  eDd  D DA CeE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2 C   E     dCeC   ccE    A C A E               

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik  CdaB Ac         C    dd   C   Ce       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri    eE  aee   E             eaCeeC       

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 2 0 40
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,483 198,650 9 10 10 18 314

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
251,068 244,870 97 115 115 138 849

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
206,530 214,740 105 125 125 161 1203

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 17 1 16,75 42 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 109 40 99,00 35 104,86 105,72 81,49

Sosyal-2 CDE E  DC bCACDDEBEEEC                        

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik  CBEBC Db       eC             C        

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri B   Eab  AcEcd    ebCBe c  C C e C A   e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 5 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,585 198,650 25 31 31 45 482

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
403,288 244,870 6 10 10 10 61

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
303,500 214,740 8 11 11 11 86

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 31 9 28,75 72 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 163 37 153,75 55 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADEDCbDEAEBCEeeAbdddEadDBCBDDEECCD

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri deCCEcCCeADEAEEEdACCdBACbEBCBCDeCCCAbCce

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 4 0
İNTEGRAL 3 1 2 33
TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 7 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,018 198,650 116 139 139 187 1470

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
232,230 244,870 110 130 130 161 1068

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
186,203 214,740 122 145 145 207 1571

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 40 5 3 4,25 11 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 1 3,75 27 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 79 34 70,50 25 104,86 105,72 81,49

Matematik  CBEdC  b       B     e                 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri B   d    AD  EE d  ed      CaC C edA dE 

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,380 198,650 130 154 154 249 2086

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
214,108 244,870 117 138 138 185 1307

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
170,805 214,740 128 151 151 232 1847

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 63 48 51,00 18 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBCADEe D     b                      

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri   ea   de    E    C   e    CBCcaeC eAdED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,403 198,650 50 62 62 85 695

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
325,563 244,870 42 52 52 55 353

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
255,155 214,740 48 57 57 63 478

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 20 8 18,00 45 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 129 38 119,50 43 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 c                                       

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2                    E     A                    

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EBC DACB aCb AbDBCdAaDCB    bEBa   E b C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB Ee C A EaEcEaAACdBd    C CDe  ACC Ed

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 0 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,740 198,650 102 123 123 164 1259

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
272,063 244,870 78 92 92 111 661

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
211,185 214,740 103 123 123 157 1120

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 40 12 11 9,25 23 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 103 57 88,75 32 104,86 105,72 81,49

Matematik EeC cACBb ee A  BCEAcc d    aE a b E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  aaaEad  AcdbEEcbAACdc   d CBCDeC AdC EC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 4 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,165 198,650 103 125 125 168 1307

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
261,893 244,870 90 108 108 128 758

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
214,070 214,740 97 114 114 147 1065

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 40 12 3 11,25 28 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 96 46 84,50 30 104,86 105,72 81,49

Matematik  CeEBCAcE  b EA BC         C   C        

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CE C  b    EE  e C e    eabbe CCA C e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 0 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,365 198,650 83 100 100 135 1078

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
300,940 244,870 62 74 74 81 491

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
218,365 214,740 87 103 103 130 997

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 40 11 8 9,00 23 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 1 7,75 60 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 7 20,25 51 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 113 41 102,75 37 104,86 105,72 81,49

Matematik EeC cACBE Cb Aa Bba b        b C       C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  ad ECb  AeEDEEE  ACCBAB c C eDeC A CDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,245 198,650 100 121 121 162 1251

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
288,848 244,870 69 83 83 93 560

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
224,220 214,740 80 95 95 118 913

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 40 15 5 13,75 34 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 106 41 95,75 34 104,86 105,72 81,49

Matematik ACe BCADE eb E  BC    d   d    C DDE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CEaa  ADEc EEAA dea  E eCBC e CCA d e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 3 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,628 198,650 79 95 95 128 1053

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
175,855 244,870 129 151 151 238 1954

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
196,118 214,740 114 136 136 187 1394

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 64 42 53,50 19 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CBCBCbe E DAEb  D  b B ccDAacde D DeBdBd

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik  C a   c                                

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 4 2 36
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 1 1 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,223 198,650 10 11 11 19 316

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
382,275 244,870 15 21 21 21 130

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
278,278 214,740 23 30 30 32 240

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 3 0 3,00 8 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 19 4 18,00 45 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 157 22 151,50 54 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1                                     c   

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2          ACC                                  

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EBCADACBEeCbEAc BC  b       C  C D E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  aBBECCCe  EDEEECAACCBABEcCCBCeCC ACCe a

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,988 198,650 72 85 85 117 958

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
276,448 244,870 75 89 89 104 628

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
220,363 214,740 85 101 101 127 967

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 40 9 7 7,25 18 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 4 4 3,00 23 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 107 36 98,00 35 104,86 105,72 81,49

Matematik EeC bACBE ab Ac BC    e     a           

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri C   ECde e EaEEcdAAC ad    C b e  ACCe C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,150 198,650 30 36 36 52 525

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
416,860 244,870 4 5 5 5 42

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
292,645 214,740 14 18 18 19 141

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 28 9 25,75 64 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 165 30 157,50 56 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADdCcE CbEAcDBCEAbDCBdcDCeEBC DDE bCC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri CeBBECCCDAAEDEEcCAACCBABEcCCBCDCeAACCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 1 2 33
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 4 1 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,358 198,650 108 130 130 176 1365

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
258,248 244,870 92 110 110 131 784

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
215,353 214,740 93 109 109 139 1043

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 40 14 5 12,75 32 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 14 6,50 16 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 95 52 82,00 29 104,86 105,72 81,49

Matematik EBC DACBc  b  E BbEA        C  Cdb E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  e BEb  e  caEEda     d  dCCB  eCdACe de

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 2 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,183 198,650 119 142 142 190 1530

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
238,953 244,870 106 126 126 153 993

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
196,453 214,740 112 134 134 185 1386

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 19 13,25 33

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 40 10 4 9,00 23 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 1 1,75 13 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 84 52 71,00 25 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAD CBE  b A   C    b     a          e

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB Eab  A  aEEc   C       CaC e  Add   

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 0 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,998 198,650 113 136 136 182 1390

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
270,435 244,870 82 96 96 115 680

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
215,333 214,740 94 111 111 141 1045

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 40 14 3 13,25 33 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 13 8 11,00 28 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 96 41 85,75 31 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE   cEA B d       E    C b      

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bc eE    ADE cEE  e  aA    C a e C  bCED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,925 198,650 18 24 24 37 435

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
388,690 244,870 12 17 17 17 108

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
284,720 214,740 18 24 24 25 184

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 23 9 20,75 52 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 158 29 150,75 54 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBCADE abebAEBC cc e   Ea  BCBDDEECCD

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CEBCCDADEcEEEAAbCCBA EEcCaCDC CCAedEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 7 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,568 198,650 88 108 108 148 1184

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
271,533 244,870 80 94 94 113 667

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
216,198 214,740 92 108 108 138 1025

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 40 12 8 10,00 25 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 103 47 91,25 33 104,86 105,72 81,49

Matematik EeC bACBcD b A  B dAbDe     eE  B       

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri dcB dC CeA EDEcbdAA C AcE  Cc ee   dCeEd

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
254,828 244,870 94 112 112 133 812

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
216,819 214,740 91 107 107 137 1019

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 4 1,00 7 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 0 1,00 8 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 91 29 84,32 30 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCAcE Cb E  B                       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bc  d bC b    E             aC   C A    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,490 198,650 89 109 109 149 1187

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
283,670 244,870 72 86 86 96 596

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
221,680 214,740 82 97 97 121 946

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 40 13 4 12,00 30 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 6 13,50 34 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 104 35 95,25 34 104,86 105,72 81,49

Matematik EBC DACBE  b    Bb  D       Ca Cd      C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  e aEC   A EDEE a  CCBd    C CbC  AdC   

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 0 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
368,153 244,870 17 24 24 25 170

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
276,589 214,740 25 32 32 34 258

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 1 8,75 63 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 1 9,75 75 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 25 5 23,75 59 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 132 31 124,82 45 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CbDcAEBCEDaACBC EaCDBCBDDEEC D

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CE CC ADE EEcAACCCBA  EBeaeDC CCA   D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 6 0 86

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,338 198,650 78 92 92 125 1036

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
298,308 244,870 63 75 75 82 508

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
239,878 214,740 66 78 78 88 664

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 40 17 4 16,00 40 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 114 42 103,50 37 104,86 105,72 81,49

Matematik EBC bdCBE CbEAc BC           EBC D E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  bdaECCC ecEaEEd AA        CBeeb  ACCeEa

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 0 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,973 198,650 43 54 54 77 642

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
363,275 244,870 24 31 31 32 190

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
282,773 214,740 21 28 28 29 203

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 26 6 24,50 61 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 144 34 135,50 48 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CbDbA BCEebACB  ceCDBC DDE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Ba CEBCC bDEdEccdACCCBe  bBeaCDeCCCAbCEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,413 198,650 77 91 91 124 1033

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
304,503 244,870 59 70 70 77 473

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
272,608 214,740 31 38 38 41 289

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 11 20,25 51

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 40 29 5 27,75 69 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 6 0,50 4 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 114 33 105,75 38 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CbDEAEBCEDeACB  Ea  BCeDDEcCC 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri de  E  C Aa   EEe adede                 

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 4 2 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 4 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,610 198,650 40 51 51 73 624

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
359,870 244,870 28 35 35 36 202

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
272,320 214,740 32 39 39 42 294

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 40 22 6 20,50 51 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 142 31 134,25 48 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAeACBE  D AEDBCdbcDC     Cb Cd DE D C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri CeB ECbC A Ea EceAACCcA Ed CaCDCCAAC eEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 1 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,583 198,650 65 77 77 105 844

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
361,255 244,870 27 34 34 35 199

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
264,038 214,740 39 48 48 52 375

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 40 23 7 21,25 53 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 1 9,75 70 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 27 5 25,75 64 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 139 34 130,50 47 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADEDCbDcAEBC  a C d bC  BCBb   CCe

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CE CbDA EAEEEbACCCBA d BCBCeeCCCA   D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 2 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,168 198,650 51 63 63 87 705

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
182,613 244,870 128 150 150 231 1846

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
190,640 214,740 119 141 141 200 1484

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 8 10,00 25 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 8 2 7,50 19 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 69 25 62,75 22 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 B CB        A   D  c a  db bcDa D DABaBC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2 E    b      E DCAc EEC                        

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik  eC                                     

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 0 9
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 5 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,458 198,650 98 119 119 160 1243

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
265,938 244,870 86 102 102 122 722

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
221,653 214,740 83 98 98 122 947

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 40 15 9 12,75 32 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 7 0,25 2 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 101 55 87,25 31 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCbDACBb eb AbaBCE         CEdaB c   C 

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri bcd ad   e EDdEdeAAdCBca   CaCbC  Adec  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,928 198,650 81 98 98 131 1063

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
283,970 244,870 71 85 85 95 593

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
240,503 214,740 62 74 74 84 653

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 40 17 1 16,75 42 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 0 3,00 21 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 105 29 97,75 35 104,86 105,72 81,49

Matematik  CBEBCADE Ca    BC         C   CB  E CC 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri B        A   EEcb a         eC e CCA    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS C 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
374,558 244,870 16 23 23 23 150

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
265,469 214,740 38 47 47 50 362

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 28 0 28,00 70 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 1 9,75 70 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 30 2 29,50 74 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 132 24 126,57 45 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBEDCDEAEDBCE DDC  B  CE  BD    C 

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DBBECbC AAE EEEeAAC BA    CBCDCCAACCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 0 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,893 198,650 118 141 141 189 1514

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
248,228 244,870 98 117 117 141 879

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
195,813 214,740 116 138 138 189 1405

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 40 10 6 8,50 21 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 2 1,50 12 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 85 42 74,50 27 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCAbACBE  e    Bb   cb        C   E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DdaE    bc  EEc Ad        CcCeC  ACCD d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 2 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,250 198,650 85 102 102 137 1080

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
308,393 244,870 57 68 68 75 455

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
234,940 214,740 70 82 82 95 738

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 40 17 8 15,00 38 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 117 43 106,25 38 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCADACBE Cb  EDBCdb        eccCdD E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBB CCCeA EDdEEaAdCdaA    CBCDe  AdCe C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 3 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
310,013 244,870 55 65 65 70 443

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
230,024 214,740 74 88 88 104 816

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 17 7 15,25 38 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 113 39 103,82 37 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CD cA BCd bAb   ba    d  E C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CE Ce eDc EEEAAeCd A  c eBCDeCCdAACbD

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,523 198,650 105 127 127 171 1318

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
297,065 244,870 64 76 76 83 513

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
217,588 214,740 89 105 105 133 1010

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 8 25,00 63

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 40 14 5 12,75 32 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 106 37 96,75 35 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAcACBEc b  E BCE   b     a   B      C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB ECCC A EadEEbAACCBA c eCBbbC  AdCDEa

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,580 198,650 34 41 41 60 556

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
404,585 244,870 5 8 8 8 58

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
289,625 214,740 17 21 21 22 157

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 40 27 7 25,25 63 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 12 0 12,00 92 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 32 4 31,00 78 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 158 26 151,50 54 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBCADE CbDcAEBCEDaACB  EaCD CdDDE Cd 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CEae  ADEAEEEAA CCBACEEBCBCDeCCCAACED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 2 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MHMT VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,418 198,650 99 120 120 161 1246

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
274,293 244,870 76 90 90 107 645

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
218,843 214,740 86 102 102 129 993

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 40 14 9 11,75 29 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 2 4,50 32 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 103 48 91,00 33 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCAbACBc Cb Ac BCcA         b Cd  E  Ce

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri     EC C e EcEEcbA CCaA    bcb b  ACCeEd

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,883 198,650 23 29 29 42 472

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
344,333 244,870 37 46 46 47 274

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
274,618 214,740 30 37 37 39 273

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 40 19 3 18,25 46 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 139 24 133,00 48 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE db EA BCE D e   E    C   E C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Ba CE C  A c EbEAAeCCcA bd CaC e CCA   D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
258,763 198,650 6 6 6 10 181

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
322,128 244,870 44 54 54 58 369

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
300,325 214,740 11 14 14 14 97

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 3 32,25 81

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 2 15,50 39 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 16 3 15,25 38 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 1 5,75 41 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 3 3 2,25 17 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 139 22 133,50 48 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1  B B     B A  b D         ACDBDBD DAa BE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik ACeEBCAbE  b  A  C D AC   EC   C     C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri d   E C  ADE EE   adC A   ceBCDC CCAcbED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 2 1 18
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 1 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,023 198,650 127 151 151 205 1908

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
210,440 244,870 118 139 139 191 1362

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
171,408 214,740 127 150 150 231 1841

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 2 1,50 12 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 64 36 55,00 20 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBaBC  c        C              d       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Ba aEe   A E EE b b  B         e Cdc    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 1 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,795 198,650 114 137 137 183 1393

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
235,128 244,870 109 129 129 158 1036

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
195,670 214,740 118 140 140 191 1408

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 1 2 0,50 4 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 81 32 73,00 26 104,86 105,72 81,49

Matematik EeC cACBE       B           a           

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri   a      e  D Ed  dC a     CeC    A C  d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 2 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,245 198,650 17 23 23 36 427

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
367,253 244,870 18 25 25 26 172

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
292,000 214,740 16 20 20 21 148

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 40 25 7 23,25 58 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 151 32 143,00 51 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADceCbDEAEBCEabAb   EC   CdDDE CC 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CE CC AaEcdEEdACCCBA dEcaBCbCbdaA d D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 4 1 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,328 198,650 47 58 58 81 651

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
350,315 244,870 33 42 42 43 242

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
275,863 214,740 27 34 34 36 266

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 23 3 22,25 56 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 1 7,75 55 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 137 24 131,00 47 104,86 105,72 81,49

Matematik  CBEBCADE  bDcA BC D ACB  Ea  BC DDE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CE C  ADE EE eAeCCac  EBdBaDCC dA a D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN     R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,258 198,650 37 46 46 66 588

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
401,233 244,870 7 11 11 11 68

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
305,293 214,740 6 9 9 9 77

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 11 0 11,00 85 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 26 6 24,50 61 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 156 26 149,50 53 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBE CbEAEDBCdAaDCBCBDCaEcCBDDEE CC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBdcCCC A EaEEECAACCBABE  CdCbC  ACCD C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 6 0 86

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,235 198,650 29 35 35 51 515

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
366,078 244,870 19 26 26 27 178

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
270,825 214,740 34 41 41 44 308

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 19 6 17,50 44 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 146 27 139,25 50 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCeeE  DDcA BCd bd    EC   C DDE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri dD CEBCb b EAdEEAA CCcACc  CBCDCCCCAAC e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,278 198,650 84 101 101 136 1079

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
321,665 244,870 45 55 55 59 370

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
243,298 214,740 59 69 69 79 608

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 40 20 8 18,00 45 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 123 49 110,75 40 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBCAcb bbDcAEBC  abCB  EC  BCBD E    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CEa C ADE EEEAAedeBACdE bBCbeCCCA  ce

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,193 198,650 124 148 148 199 1769

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
216,265 244,870 115 136 136 181 1275

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
189,593 214,740 120 142 142 202 1500

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 8 19,00 48

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 40 10 2 9,50 24 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 65 23 59,25 21 104,86 105,72 81,49

Matematik E CADACB   c    BC          a  C        

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri                            C            

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,540 198,650 45 56 56 79 647

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
351,368 244,870 32 41 41 42 240

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
261,480 214,740 42 51 51 55 404

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 19 8 17,00 43 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 140 37 130,75 47 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBaBCAeE abDdA BCE DbC   Ee   CdD E C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CEaCCeAcE aEEd aCCaACcEBC C  CCdAACED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT DİLBEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
267,203 244,870 85 101 101 121 714

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
226,549 214,740 78 92 92 113 867

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 16 8 14,00 35 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 16 6,00 15 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 100 46 89,07 32 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCAeACBb aa    BCdAc CB   CeE C   E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBaEe C  cEedEbaAA ecABd    a e c dCe  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 2 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEY A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,991 198,650 86 105 105 140 1097

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
241,293 244,870 102 122 122 148 960

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
213,821 214,740 100 117 117 151 1071

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 5 1,75 4 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 10 10 7,50 19 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 94 52 81,57 29 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 bB  a                          a  D aCe 

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik bCaEBCdDbeCaDbAceC                bE    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bc dE  C  a daEc           eaCbCeedcbd D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,773 198,650 129 153 153 208 1993

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
201,688 244,870 122 143 143 202 1496

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
177,438 214,740 126 149 149 220 1739

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 9 12,75 32

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Matematik-2 40 11 5 9,75 24 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 53 20 48,00 17 104,86 105,72 81,49

Matematik  CeE CAbE Cb    BCd       cC   CB       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri              a                       Cbe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,733 198,650 64 76 76 102 820

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
222,610 244,870 114 135 135 173 1196

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
224,940 214,740 79 93 93 116 898

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 7 1 6,75 17 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 84 24 78,00 28 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 BCbBa     b          B  c   Bb AD DbB eC

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Matematik EBC DAC b        C                      

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 1 0 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,628 198,650 73 86 86 118 979

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
316,805 244,870 48 58 58 63 397

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
235,623 214,740 68 80 80 93 724

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 40 15 7 13,25 33 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 6 20,50 51 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 120 33 111,75 40 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADAeBE abEAEDB dA c c    bE          

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBBECCCeA EDEEE  bdCBAB   CBC e  AeCD  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,135 198,650 21 27 27 40 453

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
429,550 244,870 2 2 2 2 26

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
308,575 214,740 5 6 6 6 71

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 40 32 8 30,00 75 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 171 29 163,75 58 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCADACBEDCbEAEDBCdbDcCBbBDdCEBCaDDEEDbC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri dDBBECCCDAcEDEEECAACCBABEECCBCDCbAACCedC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 5 2 71

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,750 198,650 128 152 152 207 1960

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
183,310 244,870 127 149 149 229 1831

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
158,285 214,740 130 154 154 249 2020

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 12 18,00 45

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 1 2 0,50 4 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 51 31 43,25 15 104,86 105,72 81,49

Matematik b a cAC         a               d  E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  c  E d       E ec    d                 

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,580 198,650 38 48 48 69 605

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
317,390 244,870 47 57 57 62 389

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
258,725 214,740 46 55 55 59 432

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 40 18 11 15,25 38 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 130 41 119,75 43 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADceCbDbA BCacDAe   bbb   aD E C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri dc  E    ADa EEcdAdCCBd ddcCeC C CCA d e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 2 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,273 198,650 62 74 74 100 809

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
315,530 244,870 50 60 60 65 405

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
249,803 214,740 52 61 61 70 527

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 12 3 11,25 56

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 121 23 115,25 41 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBCADc    cA BC De C   Ea  BCd  E C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bc CE CC e E EE eA Cd A    C d   CCA   D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 2 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,303 198,650 61 73 73 99 807

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
335,410 244,870 39 49 49 50 309

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
247,043 214,740 55 64 64 74 569

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 16 6 14,50 36 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 9 0 9,00 64 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 5 22,75 57 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 130 32 122,00 44 104,86 105,72 81,49

Matematik EBC DACBE bb Ac BCdADc       E Cd      C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DB EC C A EDEEE AACCcAcE  CaCDe  ACCD d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 0 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,523 198,650 14 19 19 30 401

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
416,940 244,870 3 4 4 4 41

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
302,688 214,740 9 12 12 12 88

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 28 7 26,25 66 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 1 9,75 75 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 32 4 31,00 78 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 167 24 161,00 58 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADEDCbDEAEBCEcDAb   bCb  CdDDEaCCD

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CEaCCeADEcEEEAAaCCBA  EBCBCDCCCCA CED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 5 2 71

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,670 198,650 109 131 131 177 1375

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
260,983 244,870 91 109 109 129 764

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
213,940 214,740 98 115 115 149 1068

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 12 3 11,25 56

Matematik-2 40 14 6 12,50 31 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 91 34 82,50 29 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCAcACBc bD AEbBC  b       CE C        

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  e   a      DEEEe AC  AcEd Ca  d   dC   

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,648 198,650 20 26 26 39 439

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
390,050 244,870 10 15 15 15 100

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
294,153 214,740 13 17 17 18 130

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 26 7 24,25 61 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 26 5 24,75 62 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 156 23 150,25 54 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCADACBE CDEAEDBCEAcDCc    CcBCdbDE b C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB EeCC A EDEE CAACCBAcEEeaBCDC  ACC  C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 3 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
288,155 198,650 2 2 2 2 71

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
273,018 244,870 77 91 91 110 657

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
337,025 214,740 2 2 2 2 16

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 4 28,00 70 2,31 2,27 5,36

Matematik-2 40 19 6 17,50 44 14,27 14,45 9,47

Toplam: 280 133 34 124,50 44 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CeCBCCcc BDAEC  D C  B AeDACDBDBDADABCBE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik ACeEdCADEeCbDEAEBCc  A    Ea  BCB       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 6 1 55
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 1 0 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 1 0 14



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,985 198,650 56 68 68 93 766

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
356,365 244,870 29 37 37 38 219

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
269,635 214,740 36 43 43 46 315

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 40 23 4 22,00 55 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 139 37 129,75 46 104,86 105,72 81,49

Matematik aBCADACBE Cb AbDBCEAD C     bE CB DE   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  bBaaCCC A E EEEaAA CBA cceCaeDCCAACCDEd

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 0 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,058 198,650 131 155 155 255 2173

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
174,615 244,870 130 152 152 241 1975

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
143,073 214,740 131 155 155 253 2160

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 14 6,50 16

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 40 4 9 1,75 4 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 4 0,00 0 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 45 50 32,50 12 104,86 105,72 81,49

Matematik ACaaBe eb        C        da   ea       

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri dc dEB a bebeEa   C ee  d        C A    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 5 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ABUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,118 198,650 70 83 83 112 928

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
292,475 244,870 67 79 79 86 537

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
234,033 214,740 71 83 83 96 751

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 40 14 9 11,75 29 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 115 45 103,75 37 104,86 105,72 81,49

Matematik ACeEBCADE  b cAaBbac      d    CeD E C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bb eEa e AaEcdEEAAaCCcA d a  C e CC  e D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,660 198,650 53 65 65 90 731

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
365,858 244,870 20 27 27 28 179

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
270,665 214,740 35 42 42 45 309

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 24 9 21,75 54 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 11 1 10,75 77 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 144 38 134,50 48 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCADACBE CbEAEDBCadbDCB    eEBCdbDE c C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  DBBECCC AbEDEEECA CCeABb CCeebCC AaCD C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 3 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,395 198,650 57 69 69 95 777

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
316,608 244,870 49 59 59 64 399

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
250,955 214,740 51 60 60 69 515

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 121 23 115,25 41 104,86 105,72 81,49

Matematik EeCAcACBE Cb AEaBC A         EdC b E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eBaE      E  a  AAC cABE  CaeDC  AdCeEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 1 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,600 198,650 115 138 138 184 1395

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
251,565 244,870 96 114 114 136 844

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
186,440 214,740 121 144 144 206 1567

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 40 5 8 3,00 8 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 2 4,50 32 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 89 40 79,00 28 104,86 105,72 81,49

Matematik EeC bbCBa  b    Bb          ab          

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  bB EC C b E  EbCAAC ce c  CeeDb  ACCeEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 2 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,340 198,650 32 39 39 56 542

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
335,360 244,870 40 50 50 51 310

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
259,140 214,740 45 54 54 58 426

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 40 17 12 14,00 35 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 21 11 18,25 46 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 138 39 128,25 46 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCAcc dbDc EBCde  b   EC  eCdb EaCC 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri dD aEaCC A EcEEEAAbCCBA   BeaC CCeCA ace

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 2 3 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,288 198,650 80 97 97 130 1057

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
309,333 244,870 56 67 67 73 448

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
240,168 214,740 64 76 76 86 656

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 15 21,25 53

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 19 10 16,50 41 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 8 2 7,50 54 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 2 6,50 50 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 119 48 107,00 38 104,86 105,72 81,49

Matematik EBCAbACBE CbEAcDBCddDaCc    a dC  bE   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB ECbC A EDEEE AeCC ABc  CeC e   dC   

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,800 198,650 33 40 40 59 552

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
347,830 244,870 35 44 44 45 252

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
261,360 214,740 43 52 52 56 406

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 17 8 15,00 38 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 140 33 131,75 47 104,86 105,72 81,49

Matematik ACBEBCAeE  b cAEB dDcACB  EC   ad    b  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri de CEaCCbcDEcEEEeAeCCeA    CBCDeCCCAcCED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,826 198,650 90 110 110 150 1201

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
246,123 244,870 100 120 120 146 911

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
203,614 214,740 108 129 129 173 1253

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,67 67

TYT Sosyal 20 12 5 10,50 53

TYT Matematik 40 23 4 21,62 54

TYT Fen 20 11 4 10,28 51

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 89 32 81,57 29 104,86 105,72 81,49

Matematik EBC cACBb  b    Bb    e                 

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri   a EC b A   EE e          Cde    A C   

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,150 198,650 120 143 143 191 1531

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
236,600 244,870 108 128 128 156 1015

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
195,745 214,740 117 139 139 190 1406

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 2 7 0,25 2 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 17 5,75 14 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 83 51 70,25 25 104,86 105,72 81,49

Matematik bCeEdCAeb C  EA BCa cAeB   a            

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri a  edc   bDEccEEA b eBe    CdabC Cdc dEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBA Ş 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,233 198,650 58 70 70 96 781

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
338,683 244,870 38 48 48 49 300

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
254,268 214,740 49 58 58 64 482

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 15 0 15,00 75

Matematik-2 40 18 5 16,75 42 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 6 1 5,75 41 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 7 2 6,50 50 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 22 5 20,75 52 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 128 19 123,25 44 104,86 105,72 81,49

Matematik ACcEBCADE CbaEAEBCa  A     C   C   b C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri B  eE C  A E EEdAA CCBA   eCBCbCCCCe C D

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,520 198,650 39 49 49 70 607

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
286,663 244,870 70 84 84 94 575

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
252,753 214,740 50 59 59 66 498

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 131 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,46 0,46 1,26

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,66 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,58 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,61 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 6 6,50 16 2,31 2,27 5,36

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,24 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,44 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,95 1,08 2,31

Matematik-2 40 16 7 14,25 36 14,27 14,45 9,47

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,56 4,61 2,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,32 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,62 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 13,50 13,85 8,25

Toplam: 280 118 49 105,75 38 104,86 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CBaB   E   A         B cB da Be       a 

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2  D                                            

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik ACcEBCADc Ce bA BCEcb     EC   Cd    C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri dc CEaC  ebE EEdA dCCcAed B dCb  C   dE 

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 0 9
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 1 0 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,808 198,650 2 38 38 54 535

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
268,335 244,870 4 99 99 119 701

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
242,948 214,740 3 70 70 80 615

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 6 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,92 0,46 1,26

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 1,71 0,65 1,84

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,04 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,42 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 5,08 2,27 5,36

Matematik-2 40 10 8 8,00 20 11,92 14,45 9,47

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,21 4,61 2,91

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,50 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,42 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 14,12 13,85 8,25

Toplam: 280 114 60 99,00 35 98,88 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1      C c   A bb D       cDAeDBbaDdDA CBE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik  CeEBCAbE  b cA B b eAb   bC            

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri de eE    A E EEEd eCCB   c C Cbe CCA Cde

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 2 9
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
230,180 198,650 1 20 20 33 413

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
262,808 244,870 5 106 106 126 751

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
211,645 214,740 5 121 121 155 1109

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 6 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 15 21,25 53

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,71 0,65 1,84

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,04 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,42 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 5 -0,25 -1 5,08 2,27 5,36

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,29 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,46 0,43 0,80

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,79 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,38 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,38 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 40 17 13 13,75 34 2,29 1,08 2,31

Matematik-2 40 12 7 10,25 26 11,92 14,45 9,47

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,21 4,61 2,91

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,50 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,42 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 14 19 9,25 23 14,12 13,85 8,25

Toplam: 280 118 77 98,75 35 98,88 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1     a e                   a a e D       

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2 Ec aeCa eA CE  b   E  ECcAABddEBDdaEeeCA      

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik EeC DACBE bb AdDBC    d     a        a C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri ecdcEedCeA EaEEEeb edBe E  CBCbe  AdCedd

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 1 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIK VE DİL 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 4 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,588 198,650 5 96 96 129 1054

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
309,960 244,870 2 66 66 71 444

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
245,353 214,740 2 65 65 75 585

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 6 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 40 20 7 18,25 46 11,92 14,45 9,47

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,21 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,50 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,42 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 14,12 13,85 8,25

Toplam: 280 116 35 107,25 38 98,88 105,72 81,49

Matematik ACeEcCADE  bDcAEBCEDcbC   E   BC  bE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BD CE C  ec  EEbeA CC  eEc CaC C C A    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 1 1 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,088 198,650 4 93 93 126 1041

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
157,950 244,870 6 154 154 252 2146

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
197,300 214,740 6 132 132 183 1368

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 6 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 4 8,00 20

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,92 0,46 1,26

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 1,71 0,65 1,84

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,04 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,42 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 5,08 2,27 5,36

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 11,92 14,45 9,47

Toplam: 280 51 27 44,25 16 98,88 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 CBbBCCAbEBbA aDBD  D BB eb C  DBb DAaCcE

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik  dB                                     

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 6 2 55
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 4 3 0 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,760 198,650 6 117 117 157 1209

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
289,320 244,870 3 82 82 92 558

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
215,350 214,740 4 110 110 140 1044

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 6 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 40 14 16 10,00 25 11,92 14,45 9,47

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,21 4,61 2,91

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,50 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,42 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 14,12 13,85 8,25

Toplam: 280 114 73 95,75 34 98,88 105,72 81,49

Matematik EeCbeACB  ab AcDBbE beba   Cb  CdaeEa CC

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri CeBcEabC eeEedEbCbdCCBABacdCBCDCb AdCD C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 4 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 4 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 2 4 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,778 198,650 3 50 50 72 621

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
398,308 244,870 1 12 12 12 77

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
282,923 214,740 1 26 26 27 200

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 6 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 40 25 3 24,25 61 11,92 14,45 9,47

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,21 4,61 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,50 4,43 2,37

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,42 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 14,12 13,85 8,25

Toplam: 280 153 19 148,25 53 98,88 105,72 81,49

Matematik EBCADACBEeCb AE BCdADDC   D CE C D E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri CDdBECCCDA EaEEECAdCCBABEEeCBCDCC ACCDcC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP YANGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,883 198,650 18 146 146 194 1551

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
231,505 244,870 16 131 131 163 1078

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
188,878 214,740 17 143 143 203 1520

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 6 26,50 66

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 2 7,50 19 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 76 28 69,00 25 114,25 105,72 81,49

Matematik  eCAcACBb Cb AE   d                     

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  cB ECC  A EDc        A                 

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ŞEYMA ALÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,663 198,650 5 18 18 29 399

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
413,973 244,870 2 6 6 6 44

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
307,693 214,740 2 7 7 7 73

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 40 29 4 28,00 70 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 165 21 159,75 57 114,25 105,72 81,49

Matematik ACeEBCADE CbDcAEBCEDcACB  EC  BC DDEECC 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BDCCEaCe bDccEEEAAeCCBACEEBCBCDe CCAbCED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 5 0 71

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,168 198,650 14 104 104 139 1093

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
250,350 244,870 14 116 116 139 856

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
213,298 214,740 14 118 118 152 1079

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,46 1,26

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,22 0,65 1,84

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,26 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,25 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 2 -0,50 -1 1,00 2,27 5,36

Matematik-2 40 9 7 7,25 18 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 4 4 3,00 21 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 97 45 85,75 31 114,25 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 bc                                      

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Matematik  CeEaCADb     A  CE b e    C  a       a 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Bc eE    beE E    e   d    edCDe Cd    e

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 7 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 3 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA NAZ AKDAĞLI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,698 198,650 12 94 94 127 1051

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
171,533 244,870 18 153 153 247 2026

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
170,548 214,740 18 152 152 234 1851

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 17 14,75 37

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,26 0,46 1,26

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 0,22 0,65 1,84

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,26 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,25 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 7,00 18 1,00 2,27 5,36

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 0,64 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 0,35 0,43 0,80

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,29 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,24 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,14 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 40 13 13 9,75 24 1,65 1,08 2,31

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 16,61 14,45 9,47

Toplam: 280 63 51 50,25 18 114,25 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 BC Ba     C Aba D    e beDa eDbb dDb   C

Cevap Anahtarı A BCCBCCAEEBCEADDBDDCBABBABDBDBDCADADABEBC

Sosyal-2 E a DCd  Ad E e e ccb ECacAcAB  eBd   CA      

Cevap Anahtarı A EDEEDCBDCACCEDDCABEEECECBAABABEBDBCEDBCAEDEECE

Matematik  Bb    B D c                            

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 2 2 18
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 0 3 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,763 198,650 9 60 60 83 682

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
385,105 244,870 5 19 19 19 119

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
286,748 214,740 6 23 23 24 169

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 4 31,00 78

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 40 28 5 26,75 67 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 27 6 25,50 64 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 148 25 141,75 51 114,25 105,72 81,49

Matematik EeCADACBc CbEAE BCEAaDC CaD CEBC DDEE  C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  eB ECCC AcEaEEEaAACCBA Ed CBCDb  ACCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 4 0 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERENŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,198 198,650 17 135 135 181 1387

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
247,195 244,870 15 118 118 144 895

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
206,508 214,740 16 126 126 162 1205

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 40 13 12 10,00 25 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 4 7 2,25 16 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 10 16 6,00 15 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 92 57 77,75 28 114,25 105,72 81,49

Matematik EBCdDACaED baA cBC  cce     C  beD d b  

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri eed ECeCcAcc  E C b  aA  b CdC Cb cda  d

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 7 1 3 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN NAMİ TOK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,043 198,650 4 17 17 27 380

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
403,710 244,870 4 9 9 9 59

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
294,538 214,740 4 16 16 17 127

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 24 5 22,75 57 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 163 23 157,25 56 114,25 105,72 81,49

Matematik EBCAbACBEeCbEAE BCEAD C     C  CdDDEa  C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  edaECdCDAAEDEEECAACCBABEcCCBCDC dACCeEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 2 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 3 3 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,473 198,650 11 87 87 119 982

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
291,823 244,870 11 81 81 88 544

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
232,003 214,740 10 84 84 98 783

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 40 13 4 12,00 30 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 4 4 3,00 21 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 111 34 102,50 37 114,25 105,72 81,49

Matematik EeC DACBE  b A  BCa          a CB  E    

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  ed ECb  b E EEEa bCdBc E  CaCDC  AdCe  

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 4 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,935 198,650 6 44 44 64 575

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
374,953 244,870 6 22 22 22 149

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
287,225 214,740 5 22 22 23 168

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 26 4 25,00 63 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 148 29 140,75 50 114,25 105,72 81,49

Matematik ACeEBC DE CbDcAEBCEDbAC   EC  BCBDDE C  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri de CEBCC A EAdEE*ACCCcA   BeaCDC CdA CED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 4 0 57

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED COŞAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,230 198,650 16 124 124 165 1286

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
340,348 244,870 9 47 47 48 290

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
231,808 214,740 11 85 85 99 788

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 0,64 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,35 0,43 0,80

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,29 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,24 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 40 8 1 7,75 19 1,65 1,08 2,31

Matematik-2 40 26 0 26,00 65 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 31 3 30,25 76 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 122 49 109,75 39 114,25 105,72 81,49

Sosyal-2       BDCACCe     EE                          

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik ACBEBCADEDC   AEBCE D CB  EC  B     ECCD

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BDCCEBCCDADEAEEEbdCCC      CBCDCCCCeACED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 1 0 20
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 3 0 43

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 6 6 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,295 198,650 1 9 9 17 299

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
200,148 244,870 17 146 146 209 1536

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
213,225 214,740 15 119 119 153 1080

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,26 0,46 1,26

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 0,22 0,65 1,84

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,26 0,56 1,09

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,25 0,60 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 1,00 2,27 5,36

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 0,64 0,29 0,62

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,35 0,43 0,80

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,29 0,18 0,37

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,24 0,09 0,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,14 0,09 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

Sosyal-2 40 14 7 12,25 31 1,65 1,08 2,31

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 16,61 14,45 9,47

Toplam: 280 87 37 77,75 28 114,25 105,72 81,49

Edebiyat-Sosyal-1 Ce BCe    cA ba D  b B  cDACcBb D DAeC  

Cevap Anahtarı B CBCBCCAEEBDAECDBDBCDABBABDACDBDBDADABCBE

Sosyal-2 CeE E B eb  AbD E   E E A C A E ced  A        

Cevap Anahtarı B CDEEEDBDCACCACDDEBEEECEAABCBABEBDBCEDACBEDEECE

Matematik  CBE  ADb                               

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 11 1 3 9
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 4 1 1 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 5 2 1 40
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,293 198,650 15 106 106 145 1148

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
269,743 244,870 12 98 98 117 688

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
221,448 214,740 13 99 99 124 953

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 40 13 7 11,25 28 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 2 7 0,25 2 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 102 47 90,25 32 114,25 105,72 81,49

Matematik bCeEBCAD  ae cA BCE       b    CB  E b  

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri db Cd  e eac EEd AeCd A     aC   C A CEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 0 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 1 4 17
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 1 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,255 198,650 10 80 80 108 876

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
304,350 244,870 10 71 71 78 475

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
241,115 214,740 9 72 72 82 640

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 40 17 14 13,50 34 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 120 43 109,25 39 114,25 105,72 81,49

Matematik ACeEBCAaEeecacA BCEabde   Ea  BCBb E C a

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be eEeb  ADEc aEAA CdcACd  CBC e  CA    

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 2 2 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 2 3 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 2 2 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,238 198,650 13 103 103 138 1081

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
265,823 244,870 13 103 103 123 725

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
224,503 214,740 12 94 94 117 906

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Matematik-2 40 13 7 11,25 28 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 99 33 90,75 32 114,25 105,72 81,49

Matematik EeCADACaE ab Ac BC    e      b C   E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri   d E d eb  cEE d    Be      C e  AbC  C

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 1 0 25
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,615 198,650 7 45 45 65 583

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
355,558 244,870 8 38 38 39 222

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
267,435 214,740 8 46 46 49 340

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 40 19 4 18,00 45 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 6 3 5,25 38 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 141 31 133,25 48 114,25 105,72 81,49

Matematik EBCADACBE  c Ac BCdAa C      EBC   E   C

Cevap Anahtarı A EBCADACBEDCDEAEDBCEADDCBCBDCCEBCBDDEEDCC

Fen Bilimleri  Dde  CCbA E EEEaAACCcecE  CBCeCCAAaCDEC

Cevap Anahtarı A CDBBECCCDAAEDEEECAACCBABEECCBCDCCAACCDEC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 1 0 14

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 3 1 75
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
236,155 198,650 2 13 13 23 343

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
412,000 244,870 3 7 7 7 48

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
306,785 214,740 3 8 8 8 74

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 40 27 4 26,00 65 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 167 21 161,75 58 114,25 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CbDcAEBCE bbC   EC  BCBDDE CC 

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri BebCEBCecADEAEEEAAeCCBA  EBCaCDCeCCAbCED

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 5 0 71

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE TEMEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
234,793 198,650 3 15 15 25 360

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
422,525 244,870 1 3 3 3 35

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
313,018 214,740 1 4 4 4 54

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 40 30 5 28,75 72 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 31 6 29,50 74 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 170 21 164,75 59 114,25 105,72 81,49

Matematik ACBEBCADE CbDcAEBCdDbACB  EC  BCBDDEECCb

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri Be CEaCC ADEAEEEAeCCCBAaEEBaBCDCCCCA CcD

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 7 6 1 86

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 5 1 83
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA IŞIKER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,038 198,650 8 47 47 68 594

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

SAY
358,443 244,870 7 36 36 37 207

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

EA
268,228 214,740 7 45 45 48 332

Puanı Hesaplanan: 155 155 256 2247

Katılımlar: 18 155 155 256 2255

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 40 20 6 18,50 46 16,61 14,45 9,47

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,17 4,61 2,91

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,25 4,43 2,37

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,93 4,80 2,97

Fen Bilimleri 40 24 5 22,75 57 16,35 13,85 8,25

Toplam: 280 140 23 134,25 48 114,25 105,72 81,49

Matematik ACeEBCAcE  a bAEBCEDcAC   EC   CdD E    

Cevap Anahtarı B ACBEBCADEDCDDEAEBCEDDACBCBECCDBCBDDEECCD

Fen Bilimleri de CE CC A E EEEAACCCBc    CBCaC CCA CEe

Cevap Anahtarı B BDCCEBCCDADEAEEEAACCCBACEEBCBCDCCCCAACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 7 2 1 29

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 6 4 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 4 4 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
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