
SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,878 294,750 117 136 192 751 19669

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 74 17 69,75 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAAdDDBCa E DECEcC aDAACDDAdBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEaE   DA BEAEAeB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik aABBC C   DDC  D Cb Ee E c BD DACE E CBa

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbabe D      BCE DA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,045 294,750 173 197 388 1634 45647

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 22,41 23,00 11,16

Toplam: 120 51 14 47,50 40 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDD     ADEedBCE DAACDDACdEecBDAEAb

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEaEAB DAAdEAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik a B Cc    a       C      add          BD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,575 294,750 148 171 269 1052 30066

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 65 22 59,50 50 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBbEADECdBCbeDAACDDACBEBBBcAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdaDEDEABCDAdBaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E cB      aD  a BC DECc dD eE Dd        

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAd     EB c a    b 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,138 294,750 163 187 335 1311 37580

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 59 23 53,25 44 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcACDDBCBAEADaCEeC DDAACD ACBE  BbAEAb

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal eEBDEDEeB DAcBbAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik Ec c cC   Db    B        D    D        e

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dedC  dDbcecBCB d DA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,545 294,750 174 199 405 1744 48314

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 54 33 45,75 38 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACaD CcecADECEeCdbDAACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEbEecdDAABaAdADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcabad                                 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACaAaeaceBbcCdecaDD

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,315 294,750 136 158 235 911 25416

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 67 14 63,50 53 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDD CB aADcbEBCE DAACDDACdEBBdDAEbC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal a  DE EA  bAeBEAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAB CDCBBa   a  BC     a D    D  ED     

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen  ACaA  D   DBCd  BDC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,540 294,750 26 35 39 66 2695

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 103 14 99,50 83 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEeEeCEBBDAACDDACBAdBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBBcECABbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABdCDCBEBDDCBCDBCCDECEB cdBBDADC  ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BeAACACCBaEBaDBBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,435 294,750 23 32 33 53 2082

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 104 10 101,50 85 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe  BEAACDDBCB EADECdBCEDDAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEeDEDE B DAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBaDBCCDECBEAaEBEBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbd  CDaBBDcCBCEBDE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,565 294,750 63 77 90 260 8447

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 91 19 86,25 72 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEbEBdEBBDAcCDDAeBA BDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBcEdABE DdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCdEB cCBCDBdC E   b d BDAcC cECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BdAAbACCcDdBBbBABED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GUGULOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,890 294,750 150 173 277 1112 31834

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 64 25 57,75 48 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEcBBdCEDADECEcaEdBDdcCDDACdACBbAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBcDECdcbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBaceaEBaD BaeBCC E  B     e D      

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen        acD          

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,270 294,750 55 66 75 183 6094

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 95 17 90,75 76 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEdEcCAcDBeACceAcECdeCEBBDAACD ACBACdDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECAcEADABAEeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB CDC  BaDC CaBCCDECEBAD  BDADCE ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAAdACCcDEBBDcEBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,883 294,750 111 130 186 722 18794

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 22 70,50 59 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCA Dd ACEcADEdEeCEdBceACDbACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBeE ABaADABeEdD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEA  Ca B  aD    BC  E    D  BDADC  E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen adAAbACCBDaBBbBEcEDd

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,845 294,750 108 127 179 701 18012

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 17 71,75 60 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCcdDBeACEDADEbEeCEBBDAACDDACBbCBbAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DbBEBB ECdcaADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEABBCDC E DDCBabBCCDECD  DE B  DC  E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dA b              

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KUVVET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,053 294,750 176 201 444 1973 54318

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 46 18 41,50 35 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe bBEAACDb CBAaADECEBbc DdbdD ACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal  EBDE E B DA  EAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Fen ddd A bD  cadad   D 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,060 294,750 43 53 59 117 4370

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 98 12 95,00 79 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEddBCEBBDAACDDAdBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB ECABbADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB dDaBEB D BC BCCD  DBADEBBedDC  ECd

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACA CBDEBBDaBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,275 294,750 112 131 187 726 18964

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 75 18 70,50 59 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDbAEDBBdCE AcEbEeCEBBDAACDDACdACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcaE AB ADdBAEdD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik B aAB aDd  eDD  C BC  E  B a  BD D   E b

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   Ae A CeD  BDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
467,268 294,750 6 10 11 14 426

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 111 8 109,00 91 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcACDDBCBAcADECEBCEDDAACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EecCDAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCeBCCDECBEADEBBaDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDEBBDBCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,335 294,750 22 31 32 49 1969

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 105 13 101,75 85 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EaEAACDDBCaAEADECEeCEDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE EAB DAdcbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEBBBDACEDEeCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AcCdABCadBBDBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,753 294,750 138 161 240 929 25965

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 70 28 63,00 53 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcACcDeCBbEADEddeCEDDAACDDbCBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEABbDAABdAdADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBdDC  cDD  a B dDECeEca  A DAe  E  ee

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dA   a  E c  CdCdBD 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,788 294,750 123 144 205 791 21430

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 34 67,50 56 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDbc DBeACceADEdEeCEBBDdACDDbCdACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEebeBDE cBaADcBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEA  aDCBE DDCdaDBCCDECE AaEBBDbDCd E a

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BddA AbCdDEeebaDddD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,600 294,750 71 86 101 301 9492

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 20 84,00 70 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACE  aEddBCEdBDAAaDDACecCBDbE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEaB ECcacAD BAEeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABdCDCBEBDDC aDBCCDEC  AD BBDADC   eC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAcCbCCcDE BDeDBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,310 294,750 64 78 93 265 8663

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 13 85,75 71 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEbADECEeCbBBeAACDDbCBAbBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBBaE dBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB CDCaEBDD BCDBCCD        B AD     C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a AACACC DdBBDaABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAY KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
462,475 294,750 8 13 14 19 714

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 110 10 107,50 90 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEeEeCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEbEABCDAdBbAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCdBBDDCBCDdCCDECBEADEBEBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCbBaDEBBDBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,905 294,750 116 135 191 750 19661

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 25 69,75 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AcBEDbA*cBBbCdDADECEBCEBBDAACDDACdACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDE ABbADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BeEABBCDb d DDC  DBC    E  D  BD DC  E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a eAdbCeBedccedBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,080 294,750 69 83 98 289 9235

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 5 2,75 28 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 90 22 84,50 70 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAcCDDBCcAEAD dEedEaDAACDbACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal dEBDEcEABCDAdB AEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCDC  BDDaBaDBCCDECaE DbBBBDddE ECeec

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACC aeDEBBDBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,955 294,750 44 54 61 120 4388

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 99 15 95,25 79 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCA DBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB a dBEADdBAEeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABeCcCBEBDDCBaDBCCDECBBADEBBDADCE ECa

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  CAdCAbCdDbecD BBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,045 294,750 46 56 64 126 4516

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 97 10 94,50 79 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EdEAcCDDBbBd ADECEBCcDDAACDDACBEcBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE Ed  DAAcEAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBE DEBDBD       Be

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDEBBDdCBCEBD 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,030 294,750 115 134 190 740 19323

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 77 28 70,00 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCcAcADECEcaE DcACbDACBEBBBbAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDaABCDAAcaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCcC  dDD  acBCCDECa  a   eDAd     Be

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdAadbEceDBCcCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,485 294,750 11 17 18 24 1049

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 108 10 105,50 88 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDcBACEDADECEBdEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdBdBcDEC BbADABAEeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDD BaDdCCDECEBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDbBBDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,553 294,750 151 174 282 1135 32351

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 60 10 57,50 48 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EeEeACDDBCBAEADECEcCE DAACbDACdEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEcdAB DAABbAEbDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E B CD  B        C   b                  

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen A          D      D 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,413 294,750 127 149 215 816 22461

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 70 14 66,50 55 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEaEDCA DBBACE AD CEcCEBBDAACDDACB  c ba

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB ECA E  ABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDC    D   bd  DECE  D  B eDC  E e

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen    A  dC    BDdEdceC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,453 294,750 94 112 145 453 13348

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 83 20 78,00 65 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBdEADadEcCEDDAACDDACBEcBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdBCDAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCD B B D aa BCCDE cE a BD D  E E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAC b  bEeeDeCBCdaDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,633 294,750 31 41 46 91 3520

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 100 11 97,25 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEdEeCEDDAACDDACBEBBBDAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEbEeBCDA c AEcDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCB BDDCBCDBCCDEC E D BEBDdC  E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdABCDEBecBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,025 294,750 51 61 69 145 4959

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 97 14 93,50 78 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAcCDDdCa EADECdeCE DAACDDACBEBBBDAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EAcCDAcBaAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBeBaDCBCDBCCDECBE DE ABDACE EC BD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAC AB DEBBDBCBdEBe 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,035 294,750 109 128 181 705 18205

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 77 23 71,25 59 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEccCDDeCB cADEddBaEDDdACDDAC  BBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdBCDAedbAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCcC B Db   DBCCDE    cEB  DAe  E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbd aCacBBDaCBCE DA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,130 294,750 82 100 120 387 11716

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 85 18 80,50 67 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcACDDBCBAbADECEcCEeDAACDDACBEB BDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE Ede DAAcbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDb  Bab eC BC  ECBE D  EBDcCE ECCBe

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdA CD aeD  BCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 3 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,755 294,750 25 34 37 61 2467

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 104 15 100,25 84 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAcDBBACEDADECEeCEBBDAACDDACBACBcAb

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcDECdBEADAaAEcD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBdDCBEBDDCBCDBCCDECBBAcEBBDADCE ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen adAAdACCBDaaBDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,740 294,750 74 90 105 319 10025

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 23 83,25 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBdCEeADaCEeCEBBDAACbDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdeB EbABEADABAbAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB dDdaE DDC a BCCDECEBAca BDADdE E e

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCAACACCdaEBBcBBBEDb

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN OTSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,833 294,750 137 160 239 927 25938

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 69 25 62,75 52 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAAdcDBC A ADECdeCEa bACDDACdEdBcbAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal B BDE Edc DAAB Ab DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDC eBDDb a BC DEC   D dA DdC  E  Be

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbCAa D BeD CB  deC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,953 294,750 101 120 161 516 15308

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 80 19 75,25 63 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAaDBBACEDADECEcCEBBDAACDDACdACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBc aCABcAD BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAd CDCd BD   d BC       c  BDdDC    d

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  ddACAeCdDcBceBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,605 294,750 146 169 265 1034 29277

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 4 22,00 55 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 62 9 59,75 50 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBED AaDBB CEe DECd CE        ACeACBDA 

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEB BB E  B ADABAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBC CBE aDCBCDBCCDECEe c     D     C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   db                

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,908 294,750 105 124 166 537 16077

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 79 20 74,00 62 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCcEDdBACbDA EbEBCEBBDAAdDDACaACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E dBbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BeEABBCDbd BbDb aDBCCD  E  D  BD D E E a

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dACAdCc  B D BBcDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,588 294,750 143 166 256 995 28182

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 1 25,75 64 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 64 13 60,75 51 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEdDE EBCE DAACD AC          

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal B eDE EABCDAecEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik     Cc        a BC   Ce  a  EBDA E E    

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCA dDc eDBCBCdBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ETİRLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,915 294,750 81 99 119 374 11355

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 85 16 81,00 68 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBdcACDDBCBAEADEdEeCEDDAACDDACBbBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDd E B DAABaAcADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCDCB BaD  a BCCDc  E D BE DA   E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACdb CD BBDeCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,215 294,750 65 79 94 266 8672

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 12 86,00 72 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEeEBCEeDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE Edc DAABEAaADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBC CaBBDDCBCDBCCD  dE c  D D CE E aBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCAd     D CBCd DA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,990 294,750 121 141 201 770 20507

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 28 69,00 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEBCEaDAACDDACBEBeBbAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEdBCDAdBaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EdBaCcCB BDe  a BCCDECd  D  DBDd c      

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAddba DbcBcdCBbdaDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARDA AKKOYUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,483 294,750 33 43 48 93 3545

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 101 15 97,25 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACccADECEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBbBecECdBbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBaDBCCDECEB D BBDADCE E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BdAACeCadDEBBDdABcDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,268 294,750 178 204 477 2172 59502

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 46 34 37,50 31 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EcEAA DDBCaAEbDECdeCEcDdACbDACBEBaBeAa  

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BbeDd E cC    EAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E Bd Dd  B    a B     a  c   dD         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dcba a D eceeCdC abC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,758 294,750 172 196 386 1617 45296

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 5 15,75 39 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 54 27 47,25 39 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBaAACDDeCBbEADECEeCEa                  

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BbBDEDEdc DAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDC a eD  C  dCDECac D    D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen ccCdAadDbc eeadCdeDE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,030 294,750 139 162 246 954 26918

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 68 24 62,00 52 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EaEAACDD bB EADbdEcCE DAbCDDACBEaBcDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE EdB DAbcbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCDCdB DD  aD CCDEC d a    D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCAedDEBcceC      

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SÖYLEMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,818 294,750 120 140 198 765 20250

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 72 11 69,25 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBED AED BACE ADE EBCEBBDAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDE  B ADdBAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEA cC C  BDc BaeBCCDEaE  D            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   d    C D   ccBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,568 294,750 113 132 188 735 19173

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 23 70,25 59 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EaEAcCDDBC A dDECEeCEDDAACD ACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal edBDE aAcCDAABcAb DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBC CeBBDD  CbdaCD  B Ac    DA  D   B 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCeBCD eBcdCcCdBcE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,685 294,750 53 64 73 166 5719

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 97 21 91,75 76 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBbCcDADEbdeCEBBDAACbbACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBc ECdBbA dBAbAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBaDBCCDEaDBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen addACAbCdDaBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,710 294,750 99 117 154 485 14406

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 79 11 76,25 64 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBdDCAEDBB CEDADECEeCEBBD ACDD   ACB AE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBB a  BEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE   bc BE DD    BCC E D Aa B D DCa E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BeAAC  CcD BBDBBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,585 294,750 102 121 163 525 15647

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 80 22 74,50 62 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBbDCA DBe  bDADEbdcCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB ECABaADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik dBEA cC  aE bDCea BCCDECEB D  BedDe  E a

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCdACbCC  EcBDdBB DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 3 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,790 294,750 149 172 276 1107 31477

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 66 33 57,75 48 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEecDCAcD BACd ADE ce  dBDAdCDDbCBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBd E ABbADdBAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik aBEA BCbdda DD  beB e E BB D eBDADdc   C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BdAbe bCBDEBcedAeEcC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,265 294,750 140 163 249 965 27211

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 67 20 62,00 52 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAdDBBACEDdDEbEBCEBBDAACbDACBACBcAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBbBeDECAcEADABAEAb     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEA  C   b DD  a B      e a   edD d    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dA A C    eD  BdD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,550 294,750 27 37 42 76 2930

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 103 17 98,75 82 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCcdDBBACdDADECEeCEBBDAACDDACaACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEddBBbECABbADABAEdD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDbBEBDDCBCDBCCDECDBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BddACACCBbdBBDBABEcC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,158 294,750 134 156 232 894 24805

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 68 15 64,25 54 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCc DBBACc ADECdBCEBBDAACDDACBAbBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDE dcEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAa C C               E  D    AD      

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCdA ACCdc  cDaDa D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,250 294,750 104 123 165 533 15997

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 81 27 74,25 62 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCA DBBACdcADECdcdEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEeBcEaccEADeBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB CDCc BDD BC BCCDECE AcE  D DCE  CC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen d deCbdeeDbeccaEBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,050 294,750 37 47 52 100 3844

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 100 15 96,25 80 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcAbDDBCcA ADECEeCEDcAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEABCDAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCeCBBBDDCBaDBCCDECaE DEBE DACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAedAB aE BDeCBCEcDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
467,380 294,750 5 9 10 13 415

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 111 8 109,00 91 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAbDBBbCEDADECEcCEBBDAACDDACBACBDAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDE dBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABdCDCBEBDDCBCDBeCDECEBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDdBBDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,355 294,750 97 115 152 475 14006

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 81 16 77,00 64 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEB DCA DBBdCEDADECdBCEBBDAACDDACBACBDA 

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB ECecbAD BAEeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABB D   BDDCBa BC DECEB a  B bD E E e

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen eCdAC bC D  eD BddDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,718 294,750 124 145 206 792 21448

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 71 13 67,75 56 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCad AcEbEBCEDDAACDDACBEBBBDAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdcCDAdBaAb DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EA BC     DD B  BCCDE       D D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACd   D   cBCB EaDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,323 294,750 100 118 157 500 14956

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 79 14 75,50 63 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBcD AEcBBACEDADECdBCEBa AACDDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEB  E  BEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE BB DC   DD   eBCCDE  B c   eADd  E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B AA ACbdDc eDBBBED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,053 294,750 40 50 55 105 3964

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 100 16 96,00 80 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAdDBBACEbADbCEeCEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECbBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABeCDbaEBDDCBCDBCCDECEedD BBDADCE EeC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B AAd CCBbaBBDBBBEDb

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,683 294,750 153 177 286 1148 32692

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 61 15 57,25 48 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACE ADECEBCEcBDAACDDACBACBeAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBc E dcbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Fen aCAcdACCBacBeDaA  DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,775 294,750 168 192 349 1410 40035

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 57 22 51,50 43 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAcCDD Ca EADEeEBaE DbbCDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEeDE Ede DA B AEbDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BB DC B      D         D  D           

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen ddCCb dDcBccead de D

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,678 294,750 34 44 49 96 3650

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 100 13 96,75 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe bEBEDCA DBBACcDADECEcCEBBDbACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECdBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDC  B DCcbecbCeECBBAD BBDADCE E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDEBBDcABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 3 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TUNCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,373 294,750 103 122 164 526 15693

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 79 18 74,50 62 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe dBEAACDDBCBA ADECEeCE DAACDD dBEBBBbAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE E c DA cEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCDC  B DC a  CCDE cEdc  B DACE E  BD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCA CDbBcDeCd dB B

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
481,943 294,750 3 3 3 4 46

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 115 4 114,00 95 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEcCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EABCDAeBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEBBBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdABCDdBBDBCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,395 294,750 169 193 360 1483 42050

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 56 24 50,00 42 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDD  d abDECEBCc DAACDDACBEcBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE E B DAdBcAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EdcBCbCd  D     Bb             c        

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAC bdC E ec dc aceD

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,548 294,750 84 102 122 390 11826

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 86 23 80,25 67 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCA DcBACE AcECEcCEeBDbACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcDECcBbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEAadCDC EBDDac DBCCDECE  DEBB dDCc E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a dAdbCeaD BBDBCBdeC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,038 294,750 12 18 19 26 1204

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 108 12 105,00 88 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEdEcCEDDAACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDbcEbBCDAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDdCCDECBEADEBBBDACEDbCCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdABCDdBBDBCBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,460 294,750 156 180 304 1213 34492

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 62 25 55,75 46 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAAeDDBCB dADECdcCEcDAACDDACBEdBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEeDd Ede DAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E cBCD  Bd      BC       a    Dbd       

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AeCCe  Dd eecbB adDD

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,013 294,750 159 183 319 1251 35509

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 61 24 55,00 46 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCcAEADECEeCE DAACDDACBEdBBDAdAb

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal cEBDE EdB aAAcbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABab  B  D     B     aEda    ae        

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAd A   beeDeC  d DC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EĞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,753 294,750 92 110 141 433 13069

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 80 6 78,50 65 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEAcECE CEDDAACDDAC EBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EAB DA caAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDC  Ba      C  E BEAD    D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAC  B  E ea CBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,368 294,750 45 55 63 124 4466

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 98 13 94,75 79 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAaADEdEeCEaDAACDDACBE BBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE Edc DAABEAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDC CDBCCDEC EADcBE DACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AdbdABCD BBDdCB  BDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,230 294,750 119 139 196 762 20141

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 75 23 69,25 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEcEDeAEDBB CdDADEeEBCEeBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E ecbADABAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABcdDCB BDDCaaDBCCD        B dD E    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a deCbCC e  cccABdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,895 294,750 161 185 325 1275 36380

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 2 26,50 66 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 56 8 54,00 45 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAAC D     ADEbdBCE DAACD ACBEBBB AE  

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal B BDE E c      AE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik d cBC C  BDDCBa  C D          D C       

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dc C B       CB  BD 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,083 294,750 60 74 86 245 8046

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 91 15 87,25 73 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEbEeCEDDAbCDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDE BCeAdBbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCD B  DDCcCDBCCDE  EAaEBE DACE E aBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAdCeeaD   DBCB  dDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,978 294,750 77 94 110 331 10172

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 88 20 83,00 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAdDBBACEcAcEbEeCEBBDdACDDACdACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECdBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEA BCDea BDDC CDBCCDEaEB D  BDdD c E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BeAAdebC D  BDaBcEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,295 294,750 75 91 106 325 10108

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 87 15 83,25 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEdEBCEcDAAdDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDaeBCDAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCe B BDDC C BC DE  E D  EeDA   b CB 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdAB acBBDeCB  dDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,060 294,750 79 96 113 347 10569

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 87 18 82,50 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAaAcECEcCE DAACDDACBEdBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EAeCDAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBC CB BDD  aDBCCDEC   D B BDdda E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAb AaCe  BDeCBCdcDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,123 294,750 152 176 285 1140 32518

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 63 23 57,25 48 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDbAdDBB bc ADECEcCEBBDAACDDACdACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBcECABbADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB d   E aDdea BCdDcC   Dd           

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dA   b    c a   e 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 3 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,338 294,750 98 116 153 477 14012

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 83 25 76,75 64 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAAdDDBCabEADEdEcCEDDAcdbDbCBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal dEBDE EdBCDAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCcaDBaCDECa  e BEBDeC  E  BD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAe  d DbBeDBCB daDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,155 294,750 110 129 183 712 18428

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 19 71,25 59 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBdbADECE CEeDAACDDbCBEBBB AEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDE B DAAcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E cBCDCc BDb  a BC DE    e    DAC     B 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen cAbC de beeDeCBCEdDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,888 294,750 16 23 24 36 1506

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 107 13 103,75 86 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAaDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBcDECbBaADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAdBaDCBEBDDCBCDBeCDECEBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BbAACAbCBDEBBDdBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,428 294,750 89 107 135 422 12704

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 83 16 79,00 66 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEaEcCE DAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEcaAe bAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABB DC    DC aDBC  E B  e BE DcC  E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACbAadDc BD CBCE DB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,423 294,750 118 138 195 760 20089

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 76 28 69,00 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe bBEAACDD  a EADaCdeCd DbACDDACBEBBcDAEbC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal cEBDE EABCDAAcbAEdDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBC CBeB b  aDBCCDECaE D BEBDAC  E aBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCAaeDcdcDdCe deD 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
478,330 294,750 4 5 5 6 101

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 114 5 112,75 94 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEbEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBB ECABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDECDBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAAdACCBDcBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,840 294,750 62 76 89 258 8401

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 91 18 86,50 72 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cBEcACDDBCBAEADECEcCEDDAACbDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEABCDAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCB BDDC aDBCCDECa  cEBDBDACc ECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbCb   b ec CdC Be 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,078 294,750 29 39 44 82 3199

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 101 12 98,00 82 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEB DCAdDBBACEDADEdEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E dBaADABAEAc     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBdDCBEBDD  CaBCCDECEBAD BBDADCE Eae

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCdACACCBDcBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,330 294,750 162 186 334 1308 37485

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 58 18 53,50 45 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAcDBB Cc ADEbEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DaBdBB E ABEADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBE  B      a  c   C  E    a            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dAeAda      aB  cb

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,450 294,750 133 155 228 874 24053

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 68 12 65,00 54 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe bEBEDCA DB ACE ADECdcCEBBDAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEB eB E eBEADeBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE BB DC E  D    BC                    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  d  C dCBbc BDBBBdD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,393 294,750 15 22 23 32 1364

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 107 12 104,00 87 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAcDBBACdDAcEbEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECABbADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDeeCDBCCDECDBADEBBDADeEDE C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCcDbBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,455 294,750 85 103 123 391 11847

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 85 19 80,25 67 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAcCDDBCB EADEbEcCEDDAACDDbCBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal dEBDE a c DAdBbAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik aABBCDCBBBDD  aaBaCDECB  D  E e CE ECCB 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABeDa ecBCB EBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,773 294,750 87 105 133 413 12425

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 84 19 79,25 66 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDeAED ebCE ADECEeCEBBDAACDDACBAbBbAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdE e ECABEADABAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDC EBDDCBaDBCCDECE AD B DbDCE    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen a AdCAbCBbc eDa d D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,658 294,750 180 206 523 2471 68502

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 22,41 23,00 11,16

Toplam: 120 33 19 28,25 24 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEdaDC  DB   b ADabdeCEBBDAACbDACdAC  AE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal bd Eac E ec d ABAEcD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik c E   d                                 

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,255 294,750 90 108 136 424 12740

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 84 20 79,00 66 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEbEeCE DAACD ACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEABCDAdBbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCDCB BDD  acBCCDECa  eb  eDdC  E aBb

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAdC ae  eeD CBCcBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,060 294,750 20 27 28 42 1749

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 105 9 102,75 86 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEcCEDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BE DE EdB DAdBbAbADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBaDBCCDECBEAcEBDBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCA  DE BDcCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,693 294,750 67 81 96 269 8762

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 13 85,75 71 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEBCEeDAACbDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEAeCDA BEAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCB B D c  BC   C E DEdBBDA a E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbdAB  EBBDeCBC  D 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DEMİRTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,185 294,750 141 164 250 966 27233

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 22,41 23,00 11,16

Toplam: 120 65 12 62,00 52 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEaADEbEBCEBBDdACDDACdAC *Ad

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBcEdAcEADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBaD   BDDCBaD         D            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,300 294,750 164 188 337 1326 37944

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 57 16 53,00 44 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDD    dADECEcCEcDAACDDACBEBaBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdaDEaEdBCDAdBEAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik dcaB      Db                  D a      b

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAC AaC           DA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,440 294,750 177 203 455 2043 56417

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 43 13 39,75 33 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe bEBEDCA c      Ac CdcCEaBDAAC  AC ACBDA 

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DbB Ba E eB A  BAE c     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik e E   C C    D     C DEC   D            

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  C  d             e 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,053 294,750 58 72 83 229 7571

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 94 23 88,25 74 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEeADEbEBCEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBc ECAcEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAdBCDCBcBDDCBCDBCCDECEaAe BBDADeE EeC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen cddAeACaBDcccDaCBdDa

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,593 294,750 32 42 47 92 3528

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 101 15 97,25 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDcBACEDADECEeCEBB AACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEcEBeDECdBaADABAEAe     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCaEBDDCBaDBCCDECDBADEeBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   AAdeCCBbcBBDBABED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,278 294,750 128 150 216 817 22502

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 70 14 66,50 55 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCA Daeb d bDEbEBCEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEBe E ABEAD BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE B CDC  BaD   DBCC ECEB D     DC    C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BbAA  bd          c 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,363 294,750 91 109 139 428 12922

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 84 24 78,00 65 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcAdDe  BAcAcECEcCE DdACb ACcEBdBecdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BE D  EAc DA c AEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCcCBBBaDCBCDBCCDECBEADEBEBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACaAaCDEecDeC C dc 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,770 294,750 17 24 25 37 1513

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 106 10 103,50 86 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCaAcADECEeCEDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EAcCDAABEAEcDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik aABBCcCBBBDD BCDBCCDECaEADEBEBDAC  ECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDEeBDBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,115 294,750 42 52 57 113 4216

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 98 10 95,50 80 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEdEeCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEd BBaECABEAD BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB CDCd B DC CDBCCDECEe D BBDADC DEee

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen  aAACACCBDaBBD BBED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,620 294,750 14 21 22 31 1344

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 106 7 104,25 87 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCaAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDd Ed CDAABEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDD BCDBCCDECBE D BDBDAdE ECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAC ABCDEBBDeCBCEBeE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,548 294,750 107 126 175 687 17565

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 78 23 72,25 60 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBbDCAEDBBACE ADECEcCEBBDAeCD ACBAC  Ad

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBc E  BbADcBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEABBC C EBaDC aDBCCDECEdAD  BeADC     

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen cedACAbaca BeDeDd DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,150 294,750 78 95 112 345 10546

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 87 18 82,50 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBEDCAdDBBACEDADECEcCEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBB aCABEADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEdd aD d BDDC  DB CDE E  D  BDdDC  E a

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDccecaABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,575 294,750 96 114 151 473 13970

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 83 24 77,00 64 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAbDBBACEbADECdeCEBBDAACDcACBAbBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEcEB bE dBEADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik  BE   dDCaEBDDC eDBCCDECDBAD  BDADdE E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen cedceAaeBD BecBBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,013 294,750 41 51 56 110 4073

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 99 13 95,75 80 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAcADECEBCEcDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEeDbDE BCDAdBbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCB B DCBCDBCCDECB ADEBEBDdC  E aBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCAaCDbc DBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,423 294,750 38 48 53 102 3927

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 98 8 96,00 80 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDbAEDBBdCE ADECEcCEBBDAACDDAdBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB ECABEADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE B CDCBEBDD  C Bbd ECDB D  BDAD EDE C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDE BDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,173 294,750 76 93 108 328 10136

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 88 19 83,25 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADECEeCEBBDAACDDACBACBcAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEdEBB E  BaAD BAcd      

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEAB CDCeEBDDCaCDBCCDECDB D ceedDC  E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen edd C CCBDaBBDBABdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ TURGUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,005 294,750 93 111 143 444 13236

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 82 16 78,00 65 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcACDDeCBAEADECEeCEeDAACDDACBEBBBbAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEdB Dcb  AEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCdBBDDaBeaea                  CCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDE Bb CBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 2 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
464,035 294,750 7 12 13 16 576

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 110 8 108,00 90 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADaCEcCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDE cCDAABEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCdBBDDCBCbBCbDECBEADEBEBDACE ECCBc

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbCABCDEBBDBCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,965 294,750 106 125 170 563 16836

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 80 27 73,25 61 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEbdcCEDDAACbDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal dEBDEDEbB DAAcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAdBCaCBBdDDbeaDBCbDE Bc DcBAd          

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen deeCABdDceeDebBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MHMT VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,810 294,750 73 89 104 318 10009

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 88 19 83,25 69 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBEDCA DBBeCEDADEaEBCEBBDbACDDACBACBcAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdBEBB ECbcbADABAEdD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEABBC CdE DDC CcBCCDECE cD BBDdDCE E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen dCAAC C BDa eDBDB DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,185 294,750 36 46 51 98 3706

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 101 17 96,75 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEbACDcBCBbEADECEBCEDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEABCDAdBaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBeBDDCcCDBCCDECBE cddBBDACE ECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdAaeeEBBDBCBCaBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,308 294,750 155 179 302 1201 34122

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 63 28 56,00 47 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDdAEcBedCc ADEdEBeEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBe  eccADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEAB      e      B  D    Aa  BDdD a    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen dedAdAdeabEBBeeD ae 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,270 294,750 147 170 266 1044 29787

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 65 22 59,50 50 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCc cBBACEceDECdedEBBDAACDDACBACBeA 

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEc    a dcaADeBAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAcBdDCB   D  C BC  E  B D  BD D E    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   bedA bcD  eD AB DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,098 294,750 129 151 217 831 22881

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 72 23 66,25 55 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBcDCAEDB  CE AcECEcCEBBDAACDDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBc E ABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEA  C C b DD B DBCCDEC   c  BeADda E e

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCd d  ac E cc  cd e

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,618 294,750 19 26 27 39 1676

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 106 13 102,75 86 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEeADEdEcCEBBDAACDbACBACBDAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdBEBc ECdBaADABAEbD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDECDBADEBBDADCEDEeC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDEBBDcABdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ŞUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,590 294,750 57 70 81 215 7147

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 94 20 89,00 74 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cBEAACDDBCBAEADECdBCEDDAACDDACBEBBBbAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEAB DAdcbAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDC CDBCCDECaE cdB BDACE E CBe

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen deCCAaeDdeBDeCB EaDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,183 294,750 18 25 26 38 1542

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 106 10 103,50 86 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACcDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECABEADABAbeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCcCcEBDD BaDBCCDECDB DaBBDADCE E C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACbCCBDcBcDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,750 294,750 61 75 88 249 8110

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 90 12 87,00 73 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAcCDDBCB EADECEcCEDDAACDDACBEBBBcAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EABCDAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCDC BBDD     CCDECaEd  BE DAC  ECC D

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbCAaCDb  D CBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,440 294,750 157 181 315 1244 35330

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 59 16 55,00 46 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCccDcBAC DAcEbEeCEBBcAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBbBBDaCe  ADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBaA BC     a   a  CCD         e D      

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dA              D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,005 294,750 30 40 45 83 3210

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 101 13 97,75 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAAeDDBCBAEdcECEedcDDbACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EbBCDAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCDCBBBDDCBCDBCC EC E DEBEBDACE EeCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbCABCDEBBDcCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,758 294,750 83 101 121 389 11786

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 85 18 80,50 67 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEbEeCEDDAACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE EABCDAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBC C  B    aD CCDECa  e B  Ddd  E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACdAceDa eDdCBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN UMUT GÜNAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,193 294,750 114 133 189 738 19273

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 75 20 70,00 58 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEcEbCcbDBBACEDADbCdcCEBBDAACDDbCBACBDAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDEbdBaADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BcEA  eD aEB       CC   E  D  BD DC    b

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen e AACACCBbE BDBEBdD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,820 294,750 56 68 79 210 6946

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 94 19 89,25 74 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACdcADEeEeCEBBDbACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdBdBB E dBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBa B dDCBEBDDCBCDBCCDECE AeEBBDAaCa ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BdAACACaBD BcDa BaDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,085 294,750 125 147 212 807 21931

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 71 15 67,25 56 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEcCd DdACD ACBEeBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEbBCDA BEAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik    BC    BDDb a B C EC E b   eD b       

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen  ACdA  e  cD C Ca DC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,270 294,750 158 182 316 1247 35401

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 60 23 54,25 45 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBaAA DD Ca  dD ddcd DDAACc bCdE BBD    

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdeDb  dBC     AE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCDCcB  DC b BCCDEC E c B  DeCE E  c 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbC  CDb BDBC Cd DE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,795 294,750 135 157 233 896 24930

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 69 20 64,00 53 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEcACDD Cab ADEbEBCEDDAACbDACBEBaBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdB DAdBEAEdDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EdcBaD    bD    BeC ECa  a  E           

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAeC  eDEBeDBCBC BDC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,475 294,750 50 60 68 140 4893

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 98 16 94,00 78 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBdEADECEeCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdeDE EdcCDAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCDCBB DDCBaDBCCDECBEAD BABDAdE EeCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAd AB DceeDBCBCEBeA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,070 294,750 39 49 54 104 3962

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 100 16 96,00 80 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDeAcDBBACEDADECEcCEBBDAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEddBeDECdBaADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBC CdEBDDCcCDdCCDE EBAD BBDADC DEeC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAAdACCBDEeBDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT BALIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,893 294,750 170 194 369 1544 43776

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 55 25 48,75 41 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDbAbcB   E ADEddcCEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBc ECABEADeBAEeD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBa   C b bcDca                         

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCdcaACC  E Be   dc 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,053 294,750 144 167 262 1026 29113

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 11 14 7,50 25 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 14 16 10,00 25 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 70 39 60,25 50 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAbDBeACEcADEbdBbEBBDAACDDACBAbBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcDEadBEADcBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEABBCDad ca Ceac deDE Ac cceBDdD a    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BedAaAdCcb edDaCBceb

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 4 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,828 294,750 130 152 219 842 23288

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 69 12 66,00 55 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEadBCEDDdACDD CBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal B eDEDadB DA BbAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBC CBB DD   aBCCDEC   a  E D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen            Dadc   D 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,033 294,750 47 57 65 127 4520

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 97 9 94,75 79 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAcADECEdCEDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EABCDAdBbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik E BBCDCBBBDDCBCDBC   CBEAD  E DA     CB 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCAaCaaBBDBCBCEdDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
459,455 294,750 9 14 15 20 852

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 109 10 106,50 89 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEdEBCEDDAACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEdBCDAdBaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBa BCCDECBEAcEBDBDACaDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACdABCDEBBDBCBCdBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ESAT ERASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,148 294,750 166 190 344 1364 38912

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 57 19 52,25 44 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCabEADEaEeCEcDbACDbACBEBBBbAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE Edc DAdcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EdBBC C B aDC a                         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAd A        a      

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
453,578 294,750 13 19 20 28 1274

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 107 10 104,50 87 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEbAbDDBCBAEADEaEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE aABCDAdcbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBaDBCCDECBEADEBDBDACE E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCbaBBDBCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,030 294,750 167 191 347 1384 39439

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 55 13 51,75 43 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe dEaEDCc D  ACb A ECEeCEBB AACD ACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DE   B E eB ADABAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik d E aeCDC   DD   DBCCD C       e D      

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen    b   C    c       

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,433 294,750 80 98 118 371 11245

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 25 11 22,25 56 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 87 23 81,25 68 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAdDBBb E ADbCEBCEBBDAACDDACBA BDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcDECAcbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BcEABaCcC  BDDCaaDBCCDECB dcEBdDADdb ECe

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAddbCCeDbBBDaB  D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,693 294,750 54 65 74 173 5871

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 96 17 91,75 76 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBacACDDBCBAdADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdB DAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCaBB DCaaDBCCDE aEADEBEBDACEDE CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbC  ebEdeDcCBCdaDC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,218 294,750 86 104 124 392 11892

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 85 19 80,25 67 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDdCBAaADEdEBCEDDAACDDACBEaBBDAEAb

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdB DAdBaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBdDC  BDDC  DBCCDEdB  D BD DACE EeCcD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen debC aCDa  DdCB  aDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,750 294,750 49 59 67 136 4847

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 98 16 94,00 78 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEdEeCEBBeAACDDACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECABbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAcBCDCBEBDDCBa BCCDECDBAc eBDdDCE EC 

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen e dAdAdCBDd eDBBBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DİNSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,448 294,750 179 205 496 2322 63857

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 39 22 33,50 28 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDbeCBAcADECEBCcecAACD         AaA 

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEcDE aeBC               

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik adcB De            b     D   eDAe  Eb  D

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen   C    a   cde      

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 0 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
492,563 294,750 1 1 1 1 10

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 118 2 117,50 98 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEeCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEABCDAABEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEBDBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACCABCDEBBDBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,748 294,750 122 142 202 773 20577

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 72 14 68,50 57 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDe BAEAc CdcCE DAACD  CdEcBBDAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDE        AE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDEC        D         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbCeaCD BeD e  dBD 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,460 294,750 132 154 227 873 24046

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 70 20 65,00 54 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEcEDCAEDBBACE d ECEBCEBBDAbCD ACBACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DdBbBBDE   E   BAE e     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEABBCDC   DD ea Bb  E A  D  BD D c    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCdcCAbC bb BDeABdDa

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
457,938 294,750 10 16 17 22 990

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 108 8 106,00 88 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDdBACEDADEbEBCEBBDAACDDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB ECdBEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEbBBCDCBEBDDCBCDBCCDEC BADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCAACACC ed BD BBEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SAĞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,408 294,750 160 184 324 1269 36181

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 63 35 54,25 45 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe aBEAACDDeCd cADEbEeCc DAACbbACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEdbc EAB DAABaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCDC  BDb  a  CbDECad D    Db        

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbacaebceBDeadCdaeC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,545 294,750 35 45 50 97 3669

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 101 16 97,00 81 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBdCEDADECEBCEBBDAAdDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECbcaADdBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABeaeCcEBDDCcCDBCCDECEBAcEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen cbA  AdCBbEB DBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,710 294,750 70 85 100 299 9475

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 90 23 84,25 70 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDeCBAEbDEdEeCEDDAACDDACdEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal ddBDEaEcBCaAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDC BBDDa CDBCCDc cEAcE EBDA   ECaBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen deCCAaCDdBBDdCBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,143 294,750 68 82 97 287 9227

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 88 12 85,00 71 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDB ACEeADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBc E dBaAD BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB CDCcEBDDC CDBe DECE  c BBD D E E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B dACACCa   eDd BdD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER DURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
485,388 294,750 2 2 2 2 21

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 116 4 115,00 96 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADECEeCEBBDAACbDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDECAcEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDECDBADEBBDADCEDECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACCBDEBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,925 294,750 165 189 340 1352 38563

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 57 19 52,25 44 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBcDCcdDB   E ADE dcCEBBDAACDDACBACBc a

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDE  cbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cd A                          BDAD   E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aedAd beBDE   BBBdD 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,155 294,750 175 200 429 1910 52354

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 48 23 42,25 35 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EaEAACD      bDECdcC  DdAC addBE        

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal B BDd EdB c  B AE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EeBBC CB  D C CDBCdD   d      D      dc 

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAbaAaC E BDca  c D 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE ESMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,885 294,750 131 153 223 856 23585

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 70 19 65,25 54 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBEDCAEDe  Cd ADEdEeCEdBDAACDbACBACBDAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEcB EC  EADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE BBCcCa  a C aDBC D           D   E  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCAA AdCaaEBBcd   D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,973 294,750 28 38 43 79 3085

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 102 16 98,00 82 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EeEcACcDBCBdaADECEeCbDDAAaDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal dbeDEDEAB DAABbAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCB BDDCBaDBCCDECBEADbBEBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDEBBDBCBCdBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,783 294,750 95 113 147 466 13720

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 84 26 77,50 65 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEdEdCEcDAACbDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDdDaABCDAdcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDbBeBDDCBacBCCDECdEdcEB BDAdE   CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAd  aC   e  CcCdaeE

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,660 294,750 142 165 255 993 28150

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 67 24 61,00 51 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EeacACDDBCBAEADaCEBCEDDAACDbACcEcBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEdBCDAdBcAbcDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBC C B  b  C  C D     a   eD         

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dde    DEBBceCBdEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YARENEYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,903 294,750 66 80 95 268 8723

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 13 85,75 71 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBED AEDBBACE ADEdEcCEBBDAACDDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DE dBBDE dB ADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCB BDDC   BCCD   BcD  BDADdE ECb

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B dAd bCBa eBDBBB DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA EŞKİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,675 294,750 171 195 377 1570 44301

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 56 30 48,50 40 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDB  CE ADEdEcCEBBDdACbDACdACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEeBcE ABbADcBAbAa     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik aB    C     Dce bcddCDEC e b  Be        

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aebeCbbC      eAe   

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 3 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,535 294,750 48 58 66 134 4723

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 99 19 94,25 79 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDeCBAEADEbEcCEDDAACDDACBEdBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEccCaAABcAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCcCBBBDDCBaDBCCDECBE DEBDBDACE ECeBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACdbaCDaBeDBCBCdBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,550 294,750 72 88 103 316 9874

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 89 22 83,50 70 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EdEAACDDBCBAEADEbdcCEDDbACDDACBEBBBbAdAb

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EdeCDAABbAEeDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBE D  EBDACc Ea BD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen debdAeCDE eDBCd  BeB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,015 294,750 126 148 213 813 22269

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 73 25 66,75 56 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EdEAACDDBCBAEAcEbdcCEDDAACDDACdEBBBcAaAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal dEBDE EbcCDA BEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik aecBCDbBe D      C      Ae BEaDA E E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dAddAeCD c D aBCEaDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSA ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,058 294,750 21 28 29 44 1840

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 105 11 102,25 85 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADcCdBCEDeAACDDACBEBBBcAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEDEABCDAdBaAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCB BDDCBCDBCCDECBE D BDBDACE ECaBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDEeBDcCBCEcDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİD NABİ ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,825 294,750 24 33 34 54 2155

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 105 15 101,25 84 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAcADEbEeCEDDAACDDACBEBBBbAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDEDEcBCDAdcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBaDBCCDECcEADEBABDACEDECCeD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbCAaebEBBDBCBCEBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,483 294,750 154 178 294 1166 33183

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 31,83 31,95 25,21

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 60 13 56,75 47 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDB  CE ADECEBCEBBeAACD ACaACBbAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Matematik BBEA BC C EBD   aaBCCDE   Ac           C

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen    ACbbCdDcBebBDcED 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Mitoz 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELKATMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,935 294,750 88 106 134 421 12592

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 82 12 79,00 66 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDa ACEDADECdBCEBBbAACbDACdACBDAa

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEB BB E  BbADABAEcD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAB C  BE D  BC BCCDECD  D  BD DdE    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BdAA AeCB  BBDeAB  C

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,985 294,750 52 62 71 152 5225

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 95 7 93,25 78 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBA ADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE EAB DAAB AEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EAcBCDCB  DDC CDBCCDE aE D BB DAC  E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAC  Bae BBDdCcC BDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,823 294,750 145 168 263 1029 29200

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 64 15 60,25 50 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBED A DBeACE ADECEBCEcBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBB E eBbADABAE D     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik B aA BacC   a     eCC      D     D      

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen B dA  Ca a   c EBEc 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAĞMUR UÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,213 294,750 59 73 85 244 8028

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 180 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,83 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,06 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,51 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,41 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,08 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,63 18,06 8,92

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,78 4,94 2,24

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 22,41 23,00 11,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,98 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,62 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,71 9,95 4,67

Toplam: 120 91 15 87,25 73 78,04 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEeCEDDAACDDACBEdBBDAEAd

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE E B DAAcEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBdDCBB DD BaDBCCDEC  dDEeEBD  E E CdD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AeCC   DbBeDdCBCEdD 

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAYEĞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,223 294,750 3 87 102 308 9736

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 89 21 83,75 70 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe cdEAACDDebBAEADECEBadDDAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDE EABCDAdBaAEdDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCbCBB DD BC BCCDECBE a  BBDeCE E CBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACde eDbBeDeCBCdBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA KESKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,643 294,750 5 119 158 507 15128

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 82 27 75,25 63 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe cEBEDaAcDcBACdDADECEeCEBBDAACDDACBACBDAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBcDEadcbADABAdAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEA BCD dbBDD   DB bDEC e D  BDeDdE E e

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BddedACCBDEeBcBBBdDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADİOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,088 294,750 2 67 78 205 6747

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 94 17 89,75 75 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADEbEBCEBBDAbCDDACdACBcAd

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBcECABEADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAaBCDCdEBDD caDBCb ECDBAD BBD DCE Ea 

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCAACACaeD  BbaBB DC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAS HAÇAT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,605 294,750 7 198 394 1678 46792

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 51 17 46,75 39 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDdAEDBcACE eDEadBCEBBeAAC DbdBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEBBDaCdacAD BAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEA  b  a                              

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   d   dC            

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,138 294,750 4 97 115 367 11108

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 89 31 81,25 68 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBaDCAbDBedCdeADECEddEBBDAACDDACBACBcAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DbBdBBaECcBbADdBAcAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEAdeCDCcEBDDbdaDBCCDECDBADEBBDADCacEdC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen aCdACACCaaEBacBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,763 294,750 6 143 203 787 21151

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 72 15 68,25 57 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCc DBBACbDADECEBCEeBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEB  E  BEADdBAE e     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik cBEA BCcC  BDb  C  C DE E  c   D D E a  

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen   dAC dCca   DdEB D 

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KORKMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
465,925 294,750 1 11 12 15 539

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 7 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 32,61 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,46 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,54 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,21 14,20 11,37

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 17,71 18,06 8,92

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,82 4,94 2,24

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 22,54 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,04 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,57 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,75 9,95 4,67

Toplam: 120 110 5 108,75 91 79,11 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBdBB ECdBbADABAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBEABBCDCB BDDC CDBCCDECBBADEBBDADC  ECC

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen BCAACACeaDEBBDBABEDC

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 2 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATURAL P YANGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,193 294,750 17 159 237 921 25824

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 19 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 32,84 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,21 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,99 2,55 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,46 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 15,29 14,20 11,37

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 22,29 18,06 8,92

Geometri 10 0 0 0,00 0 6,41 4,94 2,24

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 28,70 23,00 11,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,82 3,06 1,35

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,39 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 12,36 9,95 4,67

Toplam: 120 67 16 63,00 53 89,18 79,10 52,41

TYT Türkçe AEBEDCA DaBACE AcEbEcCEBBDdACDDACB      

Cevap Anahtarı A AEBEDCAEDBBACEDADECEBCEBBDAACDDACBACBDAE

TYT Sosyal DEBEcB E AcEADeBAEAD     

Cevap Anahtarı A DEBEBBDECABEADABAEADAECEC

TYT Matematik BBE   CDC EBDD BCDBC                    

Cevap Anahtarı A BBEABBCDCBEBDDCBCDBCCDEC9BADEBBDADCEDECC

TYT Fen addA ACCabEaBDBAdd  

Cevap Anahtarı A BCAACACCBDEBBDB9BEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİT ŞEYMA ALÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
481,450 294,750 1 4 4 5 60

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 19 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,84 31,95 25,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,21 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 15,29 14,20 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 22,29 18,06 8,92

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,41 4,94 2,24

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 28,70 23,00 11,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,82 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 3,21 1,27

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 12,36 9,95 4,67

Toplam: 120 115 5 113,75 95 89,18 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADECEcCEDDAACDDACBEBBBDAdAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BEBDEaEbBCDAdBEAEADB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEBDBDACEDECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AACCABCDEBBDBCBCEBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE K O RK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,048 294,750 19 202 447 1987 54760

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 19 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 32,84 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,21 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,99 2,55 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,46 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,63 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 15,29 14,20 11,37

Matematik-1 30 12 13 8,75 29 22,29 18,06 8,92

Geometri 10 3 5 1,75 18 6,41 4,94 2,24

TYT Matematik 40 15 18 10,50 26 28,70 23,00 11,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,82 3,06 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,39 3,21 1,27

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 12,36 9,95 4,67

Toplam: 120 54 53 40,75 34 89,18 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDe aAEADECEeCdccdbCaaeC ddcBDcaAd

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal eEBDEaEdd DA ccAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EbBc cCBeBcDC b Bd DE acbebBEeDddc E aeD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen dACdeedDEeBbe BbdacC

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,385 294,750 8 30 31 48 1962

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 19 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,84 31,95 25,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,21 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,99 2,55 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,46 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,63 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 15,29 14,20 11,37

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 22,29 18,06 8,92

Geometri 10 9 0 9,00 90 6,41 4,94 2,24

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 28,70 23,00 11,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,82 3,06 1,35

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,39 3,21 1,27

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 12,36 9,95 4,67

Toplam: 120 104 9 101,75 85 89,18 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAEADEbEcCcDDAACDDACBEBBBcAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDE EAB DA  bAE DB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEAD BEBDACE ECCBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AAbCAaCDEBBDBCBCdBDB

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 0 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,700 294,750 11 69 80 214 7128

Puanı Hesaplanan: 206 579 2759 79858

Katılımlar: 19 206 579 2766 81231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,84 31,95 25,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,21 4,09 3,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,99 2,55 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,46 3,14 2,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,63 4,42 3,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 15,29 14,20 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 22,29 18,06 8,92

Geometri 10 5 3 4,25 43 6,41 4,94 2,24

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 28,70 23,00 11,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,82 3,06 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,39 3,21 1,27

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,14 3,69 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 12,36 9,95 4,67

Toplam: 120 94 20 89,00 74 89,18 79,10 52,41

TYT Türkçe EBEAACDDBCBAbADEbEBCEDDAACDebCBEBBBDAEAC

Cevap Anahtarı B EBEAACDDBCBAEADECEBCEDDAACDDACBEBBBDAEAC

TYT Sosyal BdBDb EbB DAdBEAEdDB     

Cevap Anahtarı B BEBDEDEABCDAABEAEADBCECAE

TYT Matematik EABBCeCBBBbDdBCDBCCDECBEADEBABDcCc E aBD

Cevap Anahtarı B EABBCDCBBBDDCBCDBCCDECBEADEB9BDACEDECCBD

TYT Fen AA CAadadBBDBCB bBDA

Cevap Anahtarı B AACCABCDEBBDBCBCEBD9
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 2 1 1 50
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Kare 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
