
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 67,490 31 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 6 13,50 54 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 15 6 13,50 54 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCAB DeCEEbAcddEa   CD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 15 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 67,490 11 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 21 4 20,00 80 16,55 16,87 16,87

Matematik BbDCCcBEaCbEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUMBAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 67,490 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Matematik BbDCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 67,490 39 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 7 8,25 33 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 10 7 8,25 33 16,55 16,87 16,87

Matematik B c d BEaCCEE    B dAecCe

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 10 7 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 67,490 30 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 7 14,25 57 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 16 7 14,25 57 16,55 16,87 16,87

Matematik BAcCCdBEaCCEEbADBdE  dAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 16 7 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
64,000 67,490 24 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 17 4 16,00 64 16,55 16,87 16,87

Matematik BbDeC BEDCCEE A dB BACAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 4 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 67,490 14 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 20 3 19,25 77 16,55 16,87 16,87

Matematik B DaC BEDCCEEDADBBEBACeCb

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 20 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 67,490 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Matematik BAbCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 67,490 29 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 16 5 14,75 59 16,55 16,87 16,87

Matematik BAbeC BEDCC EDd BBEBA Aaa

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 67,490 26 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 16 2 15,50 62 16,55 16,87 16,87

Matematik BA aC B  CCEEbADBBE   ACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CERE  KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 67,490 41 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 10 6,50 26 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 9 10 6,50 26 16,55 16,87 16,87

Matematik BAbCC BbcCe EbA dB d  cac

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 9 10 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 67,490 11 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 21 4 20,00 80 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEbA*cBEBACACb

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 67,490 41 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 8 6 6,50 26 16,55 16,87 16,87

Matematik B  b  B  dCEEaAbBB     ab

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 8 6 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 67,490 35 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 14 5 12,75 51 16,55 16,87 16,87

Matematik B bbCdBEDCCEEDA  BEB  ea 

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 14 5 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 7 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEDAcBBEBAbACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 67,490 17 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 20 5 18,75 75 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaCdBEDCCEEbADcBEBAbACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 20 5 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 67,490 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEbADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 67,490 17 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 20 5 18,75 75 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaCABEDCCEEbADBBEaAbAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 20 5 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 67,490 10 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 21 3 20,25 81 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCdBEDCCEEbADBBEd CACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
49,000 67,490 37 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 7 12,25 49 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 14 7 12,25 49 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaCcBEDCC Ebe dB B eACe

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 14 7 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 67,490 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEDADeBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 67,490 33 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 8 13,00 52 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 15 8 13,00 52 16,55 16,87 16,87

Matematik BcDaa BcDeCEEbADcBEB aACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 15 8 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 67,490 38 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 10 6 8,50 34 16,55 16,87 16,87

Matematik BA  C B aCC cbc BB   ebCD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 10 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 67,490 20 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 19 5 17,75 71 16,55 16,87 16,87

Matematik BAbbC BEDCCEEbADdBEBACACb

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 19 5 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KUKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 67,490 32 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 3 13,25 53 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 14 3 13,25 53 16,55 16,87 16,87

Matematik BA CC B  CC EDd BB BA Aaa

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 14 3 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 67,490 9 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 22 3 21,25 85 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCcBEaCCEEbADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 7 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEDADeBEaACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 67,490 25 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 17 5 15,75 63 16,55 16,87 16,87

Matematik BA CC BEDbCEEbc cBEBACACa

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 5 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 67,490 14 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 20 3 19,25 77 16,55 16,87 16,87

Matematik BADeC BEb CEEbADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 20 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 67,490 20 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 19 5 17,75 71 16,55 16,87 16,87

Matematik BcDaCABEDCCEEbADBdEB CAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 19 5 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
27,000 67,490 40 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 13 6,75 27 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 10 13 6,75 27 16,55 16,87 16,87

Matematik ed aC BEadCEEbbaBBEaAbdae

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 10 13 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 67,490 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,55 16,87 16,87

Matematik BbDCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
68,000 67,490 22 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 4 17,00 68 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 18 4 17,00 68 16,55 16,87 16,87

Matematik B  aCABEDCCEEDccBBEB CACe

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 18 4 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 67,490 28 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 17 7 15,25 61 16,55 16,87 16,87

Matematik BdaaC BEDCCaEbADdBEaACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 7 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 67,490 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 25 0 25,00 100 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 67,490 35 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 9 12,75 51 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 15 9 12,75 51 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaC BEDdCEEbAbcdEaAeACb

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 15 9 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 67,490 26 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 6 15,50 62 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 17 6 15,50 62 16,55 16,87 16,87

Matematik BAaaCeBEa CEEbADeBEBA ACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 6 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 67,490 23 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 6 16,50 66 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 18 6 16,50 66 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaC BEbCCEEbADBdEaACAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 18 6 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 67,490 16 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 20 4 19,00 76 16,55 16,87 16,87

Matematik B DbCdBEDCCEEDAeBBEBACAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
19,000 67,490 43 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 6 5 4,75 19 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 6 5 4,75 19 16,55 16,87 16,87

Matematik B e C a  aC E   dc     CD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 6 5 24



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 67,490 17 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 20 5 18,75 75 16,55 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCdEEbADdBEaAbACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 20 5 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 67,490 33 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 8 13,00 52 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 15 8 13,00 52 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaC BEb CEceADBBEaAeAab

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 15 8 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 67,490 11 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 43 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,55 16,87 16,87

Toplam: 25 21 4 20,00 80 16,55 16,87 16,87

Matematik BADaCdBEaCCEEbADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 67,490 15 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 17 7 15,25 61 17,25 16,87 16,87

Matematik BADaC BEbCCEEbADaBEdAabCD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 7 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
64,000 67,490 12 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 17 4 16,00 64 17,25 16,87 16,87

Matematik BAbCC BEDCCEcbA BB B CdCD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 4 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 67,490 14 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 6 15,50 62 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 17 6 15,50 62 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCC dEDCCEEbAadBEBdb CD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 6 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 67,490 10 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 19 5 17,75 71 17,25 16,87 16,87

Matematik BADaCdBED CEEDAcBBEBAbAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 19 5 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 67,490 15 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 17 7 15,25 61 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCCcBEDCCEEDdcdBaa bACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 7 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
34,000 67,490 20 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 10 6 8,50 34 17,25 16,87 16,87

Matematik B bbC B bbC E b BB  Ae CD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 10 6 40



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEDADBBEBeCbCD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
E E ALIŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 2 10 -0,50 -2 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 2 10 -0,50 -2 17,25 16,87 16,87

Matematik a  a    cddEce  aB     ee

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 2 10 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 67,490 11 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 6 17,50 70 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 19 6 17,50 70 17,25 16,87 16,87

Matematik BbaaCABEaCCEEbADBBEBACACc

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 19 6 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 67,490 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 25 0 25,00 100 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 67,490 8 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 21 3 20,25 81 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDbCdEDAcBBEB CACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 67,490 8 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 21 3 20,25 81 17,25 16,87 16,87

Matematik BAbCCABEDCCEEDAD BaBAbACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞ* 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Matematik BADaCAaEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
42,000 67,490 19 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 10 10,50 42 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 13 10 10,50 42 17,25 16,87 16,87

Matematik a DdC BEaCCEdbAccdEBACcCb

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 13 10 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Matematik BADaCABEDCCEEDADBBEBAbACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 67,490 15 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 17 7 15,25 61 17,25 16,87 16,87

Matematik BA aCABEaCCEEbADddEaAeACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 7 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 67,490 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 24 1 23,75 95 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCCdBEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 67,490 18 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 5 13,75 55 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 15 5 13,75 55 17,25 16,87 16,87

Matematik BAbeC BEDCC EDd BB BA Aaa

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 15 5 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 67,490 13 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 17 5 15,75 63 17,25 16,87 16,87

Matematik BADaC BEDCCEEb cBBEa eACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 17 5 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Matematik BAcaCABEDCCEEDADBBEBACACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 67,490 3 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 21 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,25 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDaCEEDADBBEBACAaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 67,490 1 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 1 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 21,25 16,87 16,87

Toplam: 25 22 3 21,25 85 21,25 16,87 16,87

Matematik BADCCABEDCCEEeADeBEBAbACD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
86,000 67,490 1 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 2 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 2 21,50 86 17,62 16,87 16,87

Toplam: 25 22 2 21,50 86 17,62 16,87 16,87

Matematik BADCCABdDCCEEDADBBEBA ACb

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 22 2 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 08 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 67,490 2 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 66 66 66 66

Katılımlar: 2 67 67 67 67

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 9 13,75 55 17,62 16,87 16,87

Toplam: 25 16 9 13,75 55 17,62 16,87 16,87

Matematik BADabdBEabCEEbADBaEBACbaD

Cevap Anahtarı A BADCCABEDCCEEDADBBEBACACD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 25 16 9 64
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