
SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,508 278,400 200 232 232 2279 7007

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 9 6,75 17 24,59 25,01 19,22

Toplam: 120 9 9 6,75 6 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DB AAEce   cccc AEbdCcC                 

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 0 14
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,665 278,400 26 31 31 139 393

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 102 14 98,50 82 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBdAAEACCCEABEcDAECBbECaCBEEDEBABDbbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDeABCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC  BECCEBDBEDCDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEDcBCa  aDABAedAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,118 278,400 14 17 17 79 224

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 104 8 102,00 85 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cBBAAEACCCEABEDDAECBbECDdBEEDEBA DDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal ac E  BECDB ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAEaACBCDBC EBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBCEE CDABAeEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,360 278,400 53 65 65 373 962

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 95 18 90,50 75 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEeCCC ABEDDAECBCECDdBbcDEBABDDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAedDABECDBcADCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAdCACaCDeC EBECCEcDBEDCDcCD DB BD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcdC dBCDABbCE cBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHU KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,013 278,400 130 155 155 1425 3265

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 70 21 64,75 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAE CCedA a DAECdbcCDdBbcDEBAB DbDBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  ABEDABEaaBDcDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCdECACBCD C  c  C BD   C c    B  DA  

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEdC  d DA cC AcBB D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,100 278,400 189 221 221 2199 6268

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 34 28 27,00 23 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe AeDBBAcE      d   AaadaEeceBbcDEBdeeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EaeAdCDABECDB ADaDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A        CCdea    Ba  d   a C           

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen                  b  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN ULUDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,578 278,400 148 176 176 1697 4047

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 62 22 56,50 47 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCbdABEDDAECBCcCDdBEbDEBABDDbDBeC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBEabBECDBDADCDABdD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDc bcCAC CD C  BE a  a   aDcC  b       

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen    C       b   ce   

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,448 278,400 150 178 178 1737 4164

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 60 22 54,50 45 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDBcAAEbCCeEAB aDAECdbc cdBdbDEBAeeDAeB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED  BC bBECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D    b C CD    B    B  E   D    c B  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen a   dC CEbDA ADE EaB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SARITAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,020 278,400 192 224 224 2207 6312

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 30 16 26,00 22 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe edDBBAcE Cbe b EbDAcdBCEea    DEdA    D 

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal           CDBDeDBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik             d                      B    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen      C C      aE E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 0 57
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,948 278,400 159 187 187 1838 4492

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 56 20 51,00 43 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAE  C EeccbDAEddbcdDbBbdDEBAeDDbDc

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E  A     ECDB ADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik  b  DCAE  aB DBC EBEC a DB  C           

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen B ccB  CE  A A   E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,423 278,400 17 22 22 101 280

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 104 14 100,50 84 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEAcEeDAECBbaCDdBbdDEBABDcbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCdC BCdEBECCEBDBEDCDDBDADBABD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen abDEBCECECDABADEAcBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER İNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,295 278,400 198 230 230 2258 6770

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 4 7,00 18 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 17 11 14,25 12 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDB A E  C E cE ce                     

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal  c  c  A E               

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A  c  c  C                              

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen ac   C     A cD  E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,625 278,400 30 36 36 167 459

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 101 15 97,25 81 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEb AECdCcCDCBbbDEBdaDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEcABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDed EBECCEBDBEDCDACD DebBDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEeCEEBCDABACEAEBBEb

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,635 278,400 135 161 161 1457 3341

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 70 23 64,25 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBA EcCC EABEDDAECBbECDdBbbDEBABDDbDBdC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal bAeEDbBECcB ADCDbBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D              BECCEBD   CDcCD DBdBD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEdC Eaaeb Ab cEBB a

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,805 278,400 63 76 76 514 1287

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 90 17 85,75 71 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe  BBAAEcCCCEAdEDDAEdBadCcdBE DEBA  Db    

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECcBDccCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACcCDBC EBECeEBDBc  DACD DBbBDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBdDABbCEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 1 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,615 278,400 120 144 144 1291 2950

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 72 16 68,00 57 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBdAcEACCb  BEb bECBCECDdBEbDEBdBDDbDdAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  ABEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD AE AC CD C  B  C    E a dC A        

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen b dCEEB DAdAaE E BED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,953 278,400 125 150 150 1376 3134

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 71 19 66,25 55 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCe Ad aabECBbEaDdBbEDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbB DbBaCDBaADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDeCAaACCBCDBCAEBE C dDBEDC D   D  BD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen      C           d  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NAZ KONAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,808 278,400 24 29 29 126 353

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 102 12 99,00 83 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBBAAEACCCEABED AECdCEaDdBEEDEBABeDbDe

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEcCCBCDBC EdECC BD dDCDDBD cBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBC CECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,460 278,400 121 145 145 1296 2959

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 73 20 68,00 57 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe dC BBAAEcCC*EABEcDAECB ECD BbaDEBA eDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDaA C bBECDBDADBDbB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDcCA cCCBCD b  BE   dD E   b    B  D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BaDE CECE DA bDcAcBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK SEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
459,075 278,400 5 7 7 28 91

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 109 11 106,25 89 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEcbAECBbECDbBEEDEBABDDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEaABECDBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik bDDCcECACBCDBCAEBdCCEBDBEDCDACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBCDABACEAEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL DİŞLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,220 278,400 25 30 30 135 382

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 102 14 98,50 82 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBcAAEACCCEABEcbAECBCEeDdBdcDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBCDABECDB ADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCbEBECC BDBEDCDDBD DB BDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEccBCECECDABADdAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İKRA DAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,930 278,400 131 156 156 1439 3296

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 72 30 64,50 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEcCaedABabDAECBdaCDCBEcDEBABbDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbdEDABECDBacDCDABdD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DeeAaCAC CD C  BEbC BDcd CDA b  B    aD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D cC E bDABc EAaaBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MELEK EKİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,238 278,400 99 121 121 984 2264

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 10 25,50 64 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 83 31 75,25 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBcAAEACCC  cEcDAECBCECDdBEbDEBAcDaeDBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eAeEDbBEa BaADCDcBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDabAECACdCDBCeEBE dcBDBEDCDcCD DBdcDcBD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEeC dBbDABAeEAEdBEa

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,520 278,400 186 217 217 2157 6011

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 37 22 31,50 26 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBaAAEbCC bAcEbDAEede ec    aEBA      

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCcBCDb ECDBaADaD       

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik Ad      bCacCb    BE        a      B    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen                  E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,420 278,400 67 81 81 568 1368

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 90 20 85,00 71 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCe cBEcaAECdbcCDbBEbDEBAaeDdDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAdEDABEC BeADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCdECACBCDBCebBECdEBaBE C ACD DBA D  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBCDABAC eEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
462,605 278,400 2 3 3 18 64

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 109 6 107,50 90 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDdBE DEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDBDADeDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBC EBECC BDBEDCDcCDADB BDA D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen ccBCEEBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR VATANSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,640 278,400 123 147 147 1330 3019

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 74 27 67,25 56 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDcBAdEbCCeEABEb AEbBCcCDeBbdDEBAeeDcDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E dAd  A ECD  ADBDAe     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDcCcEcCCBCD C EBE CEBDBEDCDD D bBA   

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aED eCdddCeA AD  EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,293 278,400 69 83 83 595 1430

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 88 14 84,50 70 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBdAdEcCCCaABEbDAECBdECDdBE DEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBceDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC cD AEACCBCD C EBECC B   DCDe D       

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBC CECDABADEdEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,618 278,400 84 101 101 797 1879

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 85 21 79,75 66 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBdAcEeCCCbABEbDAECBbECDCBEbDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAdCDABECDBcADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDcCAEACCBCDeCe BEdC    E CaD D DB    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdCECEbcABbDc EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,498 278,400 51 62 62 357 932

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 96 22 90,50 75 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACaBBAAEACCCEAaEaDAECBbECDeaEbDEcAcbDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBeADBcAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AaCDDCAaACCBCDcC EBECCEBDBaDCDDBD bBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDcdCddECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,985 278,400 70 84 84 599 1441

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 90 22 84,50 70 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe dCDBBAAEbCCCEABEbbAECBdECcdBbEDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCce  ABECDBDADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC  BECCEBDBEDaDDdD DBABD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEccdC aECeABADE cBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN HALİLOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,918 278,400 168 196 196 1913 4785

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 54 25 47,75 40 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDB AbEcbCebAeEDDAECdbc DdBb DEBA  DbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABE DB ADBDeB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D  dbACCd D    Bc d      Ce     B    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEc  C     A b  badB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,930 278,400 33 39 39 180 492

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 101 18 96,50 80 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDBeAcEACCCEABEccAaCBCceDdBEcDEBAcDcADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCdBCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCcDCAbAeCdCDBC EBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBCECECDeBADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,158 278,400 110 134 134 1143 2595

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 77 21 71,75 60 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBcA E CCebccED AECBbECbCBb DEBA  D DB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED cBCDABEbDBDADBcAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDD AEACCBCD C  BcCCEBDB DC b D DdABD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen Ba EdC e   bBAbEAEBc

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 0 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KOÇİNKAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,588 278,400 79 95 95 730 1729

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 18 81,50 68 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBaAAEdCCeEABEbDAECBCECDdBEcDEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBEcbBEbeBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD AECACBCD C EBE      E acACD  B BD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  c CEEBCcABACEdEdBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA EREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,713 278,400 118 142 142 1263 2860

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 73 16 69,00 58 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe A DBBAAEACCCEAeED AEdB  CDCBb DEBde     

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E  b  DABECDBcADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCD  d ACCBCD C EB C  BD EDaDDBD c     

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDceCE EaDABbDEbc B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 1 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NAZ GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,253 278,400 45 53 53 300 813

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 94 8 92,00 77 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAbEACCC ABEb AECB      bcDEBABDDdDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDbBECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD CAECACBCDBC EBE CEBDaEDCDACD DB BDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D  C EBCDABACEAdBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,118 278,400 50 60 60 346 913

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 94 14 90,50 75 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACb   c aDcECBbaCDdabbDEBABDDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDAD ABD B 

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DE CdEBCDABACEAc aED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,873 278,400 158 186 186 1826 4459

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 57 23 51,25 43 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDBBAbE C e c  D bECB dCDeBb DEBA eDbDe

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E a BCaABECDB cDBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDc A ACC       BcC      a  D D D   D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen a DcdC CEb ABAD caBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT BARUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,530 278,400 71 85 85 611 1460

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 87 11 84,25 70 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEcdCCEABEDDAECB ECDdBE DE  eaDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCD Bcc     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DDCAaCACBCDBC EBE   B  E CDcCD DB B   D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBCDABA  AEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,790 278,400 76 91 91 700 1656

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 16 82,00 68 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cC BBAAEdCCCEABEbDAECBbcCe BE DEBA  DeaB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDbABCDABECDB ADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDabEACCaCD C EBECCEB  EDCDDBD DB BD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BED dC CECDcB b  cBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU GÜNDEYERLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,918 278,400 132 157 157 1440 3297

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 70 22 64,50 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe  CeBBAAEcCCebABEbDbECBCdCDCBbbDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeC  BECDB ADaD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCd AeCBCD C  BE C B                

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEcEBC aECcABbDdcEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EREN ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,090 278,400 129 154 154 1424 3262

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 70 20 65,00 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACeBBAAEcCCebABE  AECdbECDdBbEDEBABDDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal cDCbBCDbBECDB ADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCD  AacC BCeBC  BE         a          

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEeEdCc ECDABbaE E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZHAN ÇAKMAKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,470 278,400 174 204 204 1995 5166

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 47 15 43,25 36 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe aBBAAEACCe AdE   E B        D  AB cbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBd ABEa B cDCD B D     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD  AECAC CDeCe BEC  cDeE   Ae   B     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,723 278,400 112 136 136 1194 2699

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 74 13 70,75 59 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe bBBA EbCCeEAcEDDAECBbECD    DEBABaDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  AeEDbBEC cDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DcCAE ACBCD    BE   B  E   ACD a  B  BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen Dc C EB D  ACE  BBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YONTUÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,090 278,400 68 82 82 574 1380

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 88 10 85,50 71 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAccCCC ABbDDAECBCECDCBEEDEBABDcADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBCDABECDB ADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCaCDBC EBE C Ba EDC DBDc BA   

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BED        A bD AEcB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET KORKMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,275 278,400 143 171 171 1599 3773

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 66 26 59,50 50 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAbEACCCEABdDbAEbdCECDeBbcDEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal edBEaABECcB ADCDbBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D CAECACBCc C  BE   B  d a ACD         

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  E C EaCeA cdEbc cd 

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİRCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,285 278,400 183 214 214 2104 5714

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 45 36 36,00 30 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBcAcEbeCebA EabAEbdCdeadcE aEBA  cbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  AddebBEa B cDCDeBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  d CACd c e  c         CaAe   B     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D Be EB DA ACc E e b

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,310 278,400 178 209 209 2070 5540

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 42 12 39,00 33 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAcEdCCebABEbD ECddE  dBE DEBA  D     

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eb ED BE  B  D    B      

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDC  CACB      BE   BD   C  eD c       

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 2 0 29
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA NAZ AKDAL I 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,958 278,400 197 229 229 2248 6682

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 25 31 17,25 14 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBcAcdedb ccBabaAaC bEecdBb DEBd  DbeB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal dbeb abABECDc cDBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik Aa                     e      D         

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,378 278,400 149 177 177 1702 4054

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 63 28 56,00 47 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe aBBAcEeCC   cEDDAadBdcdDCBEbDEBABDDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbdEDABEaDB ADCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCd CACdCDBC  Bb C BDd    AC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen eceC dBbDeebCEdE    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DUA SADIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,913 278,400 87 105 105 831 1954

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 85 25 78,75 66 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAEeCCCEABEDDbECddEeDbBbaDEBA eDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eAdEDABEC BaADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCcECACBCD C EBECCEBDBdDbDcCD DB BDA D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcaC EeCDABAdEAcB da

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,043 278,400 172 202 202 1972 5077

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 49 18 44,50 37 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBdAdEbCCC AdEDDAEdBCdCDdBbEDEBAB DbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBdadBECDBDADCDABaD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D    CAb eD    Bd        C e           

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SU KAHYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,830 278,400 137 163 163 1516 3488

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 71 35 62,25 52 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAbE Cbd caEDDAcCdbaCcdBEcDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABaDABECDB cDBcbB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDbAdACCBCD  bcBEd a    b DDBDbce c  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEDcdCEaEbcABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ECER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,848 278,400 23 28 28 125 351

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 103 15 99,25 83 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEeCCCEABEbDAEdBCECDdBEEDEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDbBECDc ADCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDaAECACBCDBC EBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen cEdeEEabcABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,628 278,400 171 201 201 1963 5033

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 52 29 44,75 37 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAEAC bdABaDaAECabcC dBdcDEBABeDeDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal abBEDbBE DBDcDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik C      AacCD    B   c      abC   B     a

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen b  b E e A AC AcdBd 

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CEYHUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,638 278,400 100 122 122 991 2285

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 3 26,25 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 78 12 75,00 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe  CDBBA E CCC ABED AECBbECDdBd DEBA    DB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E CAdC ABECDcbcDBDAe     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A CDDCbEcCCBCD C EBEC    BED DDBD Dd    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen B bEBC CEC ABAD  EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 0 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ALP *AR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,675 278,400 58 70 70 441 1133

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 91 11 88,25 74 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAEACCe ABEDDAaCBCECDCBEEDEBABDDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCDABBc     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD eAECACBCDeC  BE C BD EDCDACD b ABD  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBe Eab ABA   EBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,638 278,400 184 215 215 2122 5809

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 47 49 34,75 29 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe AbccBcbE C   edE  AdCdeaCDeBdcDE Aeba DB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal cabdeacdeaCDB eDBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A CDDCAbceCBCD C EBbdbcBba c  D D  BABD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen ecbade CE  ABb Eebae

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ŞAYLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,553 278,400 155 183 183 1784 4305

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 60 27 53,25 44 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEceCeEABED AECBCcCDeBEaDEcdeDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBE bBECDBbcDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DDaA CACd De   BE  Ec Bc CDA    e     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  c b dd  e    bE B  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALTINPINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,073 278,400 21 26 26 123 347

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 103 16 99,00 83 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBcAAEACCCEAaEe AECBCECDdBEbDEBAabDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCdBCDABECDBbdDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCAEBECeEBDBEDCDDBDADBABbA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBCECEbDABADEcEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BERRA KANAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,005 278,400 95 117 117 937 2157

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 81 18 76,50 64 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACeBBAAEACCebABEbDAEC dECcdBbbDEBABcDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAB e BECDBaADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDD AEACCBCDBC  BE   BDB DC   D     D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BaDEaCc  CDAdADEdEdB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOSTANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,945 278,400 64 77 77 535 1321

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 89 13 85,75 71 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEdCCCdABEe AECdCcCDCBdbDEBA  DbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeE ABE  BcADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD AECACBCDBC EBECC BDBEDCDACD D   DA D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen eE C EBCDABbCd EBB D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,985 278,400 43 51 51 283 773

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 97 17 92,75 77 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBBAAEcCCCEcBEDDAECd aCDdBEEDEBABbDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E C eCDABECDBcADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACbDDCAaACCBCe C EBECCEcDBEDCDDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDcBeECECDABADEdEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,168 278,400 8 10 10 38 110

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 108 11 105,25 88 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBcAAEACCeEABEDDAECBCEaDdBEEDEBAeDDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CdBEDABEC BDeDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCcEBECCEBDBEDCDACDADBAcDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBCEEBCDABACEcEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ KIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,618 278,400 96 118 118 952 2197

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 81 19 76,25 64 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEABED AECdbECDCBb DEBAeDDeDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED bBCDABECDB eDBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCdaACaBeD C  BdC   a ED  DB  DB  D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BdDEdbECEb ABb EAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PİRHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,213 278,400 116 140 140 1217 2749

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 74 15 70,25 59 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe aBBAAEACbeEedED AEddbEeDCBbEDEBABeDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEDABE DBDADCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD CA CACBCDBC  BE C BD E   AC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen         DA ACEAEBcdD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SANDIKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,775 278,400 124 148 148 1363 3103

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 73 25 66,75 56 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAbEeCCCEABEDDAECBCaCDdBEbDEBAeDDbDeAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal abdEDABECDBDADCD eBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDeCAdCACdCD C dBECC     DCDcCD D  BDb  

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DE ec ab e b  eEB   

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TONGUÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,260 278,400 136 162 162 1501 3444

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 67 16 63,00 53 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEcCCC ABEDDAEdcCEebdBbbDEBAB   DBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  ABEDbBEC B ADCDABcD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik b c Aa AC C  C  BE      E   AeD DB  D  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D  C  dC A A E EBcED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,828 278,400 65 78 78 540 1327

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 91 21 85,75 71 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCC ABEDbcECBecCDCBEabEBABbcbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal bbBEaABECDcbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAaCACdCDBC  BECCEBDBEDCDACD DB BDA D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D dC EaCDABbCEbEBcED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,045 278,400 98 120 120 972 2238

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 81 22 75,50 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe dCcBBAAEcCCCdABEDaAECBCEeDdBbcDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCaABECDBecDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCD  AEACC CDeC  BE C aDdE Cb  c D     

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEeCECE DABADEdEBd

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,420 278,400 181 212 212 2084 5609

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 43 20 38,00 32 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe AeeBBAAE C C ecEabAECcdE DdcE DEBA  DbDd

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal caC BCab cCDBeADBDeB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC    AEcCC CD    B  C     D            

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
461,675 278,400 3 5 5 21 70

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 109 8 107,00 89 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDdBbbDEBABbDeDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDeBECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AaCDDCAEACCBCDBC EBECC BDBEDCDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBC CECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BERKAY KURU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,548 278,400 78 93 93 714 1693

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 87 22 81,50 68 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBBAAEbCCCdABED AEbceECDecdEDEBABcDeDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbdaDABECDBDADBDAe     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCbEACCBC BC  BdC bBD  cC D D DB BDe

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdCECEdDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇATAKÇİNLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
457,678 278,400 7 9 9 35 102

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 108 9 105,75 88 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABaDDAECBCECDbBEcDEBABDDbcBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CdBEDABECDBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBC EBECC BDBEDCDACD aBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBCEEBCDABACEdEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,715 278,400 176 206 206 2014 5256

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 48 23 42,25 35 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ddDBBAAE        abbECaeaCc BdaDEBABbDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCdBCDABECDB ADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC       C  C   d             D c       

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen cEDEdCc    c bDEbEcd

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN  *N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,668 278,400 147 175 175 1690 4019

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 66 39 56,25 47 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBcAAEddCCbAcEeDAECBdceDdBbccEBABeDbDBee

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbdEDbBECDBDcDCD BBc     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D eAECACaCDcC  BE ecaDBE C cCD  BAcD  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcdCaEdbDABbe eEBc  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERKUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,790 278,400 134 160 160 1454 3337

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 71 28 64,00 53 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACbBBceEbCCebABEe AEdB ECDbBE DEBAdeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeaDABECDB cDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC DDbAaeCa CD C  BECC BDB caD  D     D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen eEDc C CdbeABbDdAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERS*  Dİ BASAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,148 278,400 169 199 199 1945 4955

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 52 26 45,50 38 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAbE      BEb AEddCECcdBdbDEBABDceaB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDdAe  dBdCDB ADBD c     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik Aa Dc AEACCBCD    B                     

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEbEeC CE  e baEbEad

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESER SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
474,013 278,400 1 2 2 5 22

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 113 7 111,25 93 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEeDAECBCECDCBEEDEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDBcADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDcCAECACBCDBCbEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBCEEBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ABLAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,023 278,400 163 191 191 1879 4657

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 56 28 49,00 41 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCeBBAAEbCdeb  EcbAECBbcCDeBbEDEBdeabAeB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal dDbABC   ECDB cDBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCdEAeCBCD    BE      E        B    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BdDc CE E eA bD  c c

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,388 278,400 196 228 228 2242 6627

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 30 46 18,50 15 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ceDBddeEbCbdd cbD AdCddceDacbbadBAeccbDe

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDdcdC b ECDBDbDaDeB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A  e  c cCCc a    Ba  c     C           

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen e     beE D  bcE    

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 2 5 29
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,070 278,400 177 208 208 2053 5469

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 49 36 40,00 33 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe AdeBBAAE CbC AedD AEeBbECDeBbbDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E eAeb A ECDBaecBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik Aa Da AcAeCBb     B        e a          

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen ddDE adCd DA bedbEee

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,568 278,400 59 72 72 453 1158

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 93 22 87,50 73 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe aBBAbEcCC  ABEeDAECddECDdBdaDEBABDDbDBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbdEDABECDB ADCDAeBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCAEBECCccDeEDCDACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DceC EBd ABACEbEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,318 278,400 91 110 110 885 2058

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 83 22 77,50 65 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBcAcACCebABEaDAECddcCDCBEcDEBd  DbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDaABC dBECDBbADcDeB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC EBEC  BD E CDD D DB B  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEee  EeDeBbDEAcBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ALAGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,780 278,400 83 100 100 796 1878

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 25 79,75 66 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEcCCCbABEbDAECdCcCDCBdEDEBAaeDbDBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal edBEDABEaDBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCdECACdeDeC EBECC BDecDCDcCD DB     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEdCdEBCDbBbaE EBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALP KÜLLÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,205 278,400 117 141 141 1218 2751

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 76 24 70,00 58 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe aBcAbEACCCbABbc AdCBddCDdBEEbEBABacbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDbBECDBDADCcdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACdCDBCAEBE   ca  D              

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DceCEEBeDABbCEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GEDİKLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,538 278,400 72 86 86 624 1487

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 88 16 84,00 70 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAE CCCEAB DDAECBbECDdBbbDEBABDDbDBdC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbdEDABECDB eDCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D CAdCACBCD C EBECCE D E CcACD D   D Bc

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D BCEEaCDABACEAEBBEa

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,818 278,400 88 106 106 834 1958

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 83 17 78,75 66 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCbABEbDAECdb C dBEaDEBAeDDAee

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAdCDABECDB ADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDcCdEACCBC  C EB    BD  DC DBD D   D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdCcCE eABbD cEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇOKYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,698 278,400 166 194 194 1889 4699

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 55 25 48,75 41 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAE dC a  abbbECdCEeDCBbcDEBdBbDeDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBaADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D  ebbCC CDdC  BdCC c  a        B    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen d    C       b  bc B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SOYTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,903 278,400 119 143 143 1289 2942

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 75 27 68,25 57 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDBBAAEbCCCEABEDeAcCdbECDCBbbDEBdeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDeAB DABECDcDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC DDCAbACCBCDeC  BEC cBD  De Dab DB    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen B e  e dEdDeBAaEea B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ALBAYRAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,343 278,400 10 12 12 54 153

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 107 12 104,00 87 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEDDAECBbECDeBEbDEBAeDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEDABECDBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAdCACcCDBC EBECCEBDBEDCDAeDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEaCDABACdAEBBEa

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN GÖNÜLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,448 278,400 115 139 139 1215 2744

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 76 22 70,50 59 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCdAaED AECBCECDbBEaDEBABaDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBEaABEC B ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DD dabACdCDBC EBE  d   E CDeCD e      b

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen cEdCb aCDABACE EBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,148 278,400 18 23 23 104 285

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 104 14 100,50 84 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBdAAEcCCeEABEDDAECBbECDdBEEDEBdBDcADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC EdECaEBaBEDCDDBD DBcBDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEaEBCECEdDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,770 278,400 94 115 115 928 2137

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 82 21 76,75 64 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eCDBBAAE CCdEABcDbAECBbECDdBbdDEBABDcbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBbcDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCD CdEACCBCDBC  BE C cDeE CDD    B  e 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BED cba EdDA ADEAEBd

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE KÜÇÜKKYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,090 278,400 127 152 152 1396 3193

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 73 32 65,00 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACbBdAbE CCe  BacDeaddbceDdBdcDEBAdeDeDc

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal cDadB DABECeBacDBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC EBE CcBDBEDCDDBD D  BDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEDEBedC  DA A  dEBd

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ABACIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,600 278,400 101 123 123 993 2288

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 80 19 75,25 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEdCCCEABEcDAECdbECDdBE DEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEDABEbDBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDc AcaACB DaC  BE   aD E  DACD cB     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcaCdEBb A ACEAE B D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YUSUF TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,815 278,400 77 92 92 711 1684

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 30 10 27,50 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 89 30 81,50 68 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBcAEdCCeEABEaDbaCBCcCcddEbDEBdBDDbDBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBEDABECDBcADCDcBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CeeCdcCACBCDBCbbBdbCEBaBaDCDACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCdEBCDABA EbdBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL UZUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,693 278,400 20 25 25 117 337

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 103 16 99,00 83 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEAdCCEABEcbbECdbcCadBEEDdBABDcbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal C eEDABECDBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBcBDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,190 278,400 52 63 63 360 938

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 93 9 90,75 76 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe bCDBBAAEACCdEABEDDAECBCECDCBEbDEBAeeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEAeCBCD C  BECCEcD E CDDBD DBA D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  E  aC     ABA E EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İNŞİRAH ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,710 278,400 185 216 216 2144 5930

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 37 16 33,00 28 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCe AB DbAaCdbaCababEDEed        

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBEDABE DB              

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  A  ACdCD    BE Ccc       C          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 0 43
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,810 278,400 62 75 75 513 1286

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 91 19 86,25 72 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEA EDDAECBCECDCadbDEBdeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDeAeCDABECDB ADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCdEAeCdCDBC EcECC BDBED aDBD DB BDe

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BE EcC  ECDedbDdAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,753 278,400 167 195 195 1906 4758

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 52 14 48,50 40 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAE CCe  BE DAECBbECDCBbbDEBABeDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EcCbe  ABECDB ADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ce    Ab CC       B    c                

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  E   C     A     cB 

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,215 278,400 145 173 173 1670 3961

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 62 19 57,25 48 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEedCC cBEbaAECBdECDCBbbDEBAeeDeDBc 

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CA E ABECaB ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D     ACBC  C  BE    DBE    e      D   

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEde dB  A bCEeE B D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,105 278,400 13 16 16 69 198

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 106 13 102,75 86 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEDDAECBdECadBEbDEBABebbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDccADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCAdBECCEBDBEDCDACD DBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBCDABACEAEBcEb

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,633 278,400 107 130 130 1088 2491

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 78 20 73,00 61 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAEACCCbABEbDAECBbcacCBE DEBd  D DeAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal aAdEDcBE DB ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAbCACBCD d EB C EBD ED  AeD DB B A D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  ceC dBC ABACEAEB da

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,095 278,400 73 88 88 655 1551

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 87 16 83,00 69 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAeEdCCe e E eAECBCECDCBbcDEBABecbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABEC B ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACdCDBC EBECC BDcEDC ACD cB BD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBC dBbDABACE EBB  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,613 278,400 191 223 223 2204 6299

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 33 28 26,00 22 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe bB A aee    ccDbAE BedbcdBb  EcABaDceB  

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal        Ea B eDCDA BD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD  A CAC C     Bba         eC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen b dd   dD BbCd E    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARTALER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,353 278,400 82 99 99 769 1794

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 21 80,75 67 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACaC ABEDeAECdCEaDdBE DEBABDcbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EaCABCDABECDBbADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDbAEACCBCDBC  BECC BDBaDacD D DBA D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen B Dcae  dbDAcAbE EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA UFUK BACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,200 278,400 179 210 210 2071 5545

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 44 20 39,00 33 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBdAAEcC e  BEb AbCBeECceBEdDEBAeaDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CddEDABECDB eDCDe BD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik     d  AC C     B  C        cC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  c C  d             

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ARDA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,045 278,400 138 164 164 1524 3509

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 70 31 62,25 52 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAd CbCbcdEeDAEdBCECDdBEacEBABDabDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCeABECDBcADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D CAEAeCBeD C EBd  EBDB D aD    d    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEecdC aE DeaAacAccB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜRDAMAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,380 278,400 92 111 111 901 2083

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 83 23 77,25 64 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBcAAEeCCCEAB eDAECBdEC CBE bEBAeeDbcBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbeEDABECDBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCD C EBEC  Ba   CcACD DBA DABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen eEdCcaaCcABAadc BB D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,393 278,400 56 68 68 412 1055

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 92 12 89,00 74 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAE CCCbABEbDA CB ECDCBEbDEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CdBEDABEC B ADCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CcDCAb ACBC BC EBE CEBD ED DACD bB BD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  cdCEEBCDABACEAcBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DEMİRTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,665 278,400 151 179 179 1744 4192

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 60 22 54,50 45 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBdAcEACCedAaEcDAECBaECDCcbaaEBABcDbeB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCDABEbeBbADaDeB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEcCCBCDBCA BE dEB                

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,573 278,400 193 225 225 2208 6319

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 32 24 26,00 22 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DB AeEACC aAcEb AE BbECcecd DaBA  D eBcb

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  cdE b db B cD D BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D     Ad e      d        C             

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen             CEdcB   

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY YELDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,515 278,400 162 190 190 1877 4645

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 53 14 49,50 41 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe Ad BBAAE C e   EbDAECB ECDCBEaDEBdBeD DB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E bA CDABECDB ADBDcB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC      eCC   e   Bd   B                

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdC       b  dE  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ALAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,793 278,400 188 220 220 2189 6179

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 31 10 28,50 24 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe c     bE C        bECdCcCb cd DEBA  DbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal    A C         cBDA      

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D  AE CC CD          D               

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen      C       A   E  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 3 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,630 278,400 113 137 137 1207 2735

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 79 35 70,25 59 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAE CbeEeaacDAECdeEaDdBbaDEBABaDcDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDdbBCaABECDBDADBDee     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDaAEACCdCDBC EBbeCEBDdEDC DBD DBceDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEDEeCdaEdDe AeEec B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,443 278,400 31 37 37 169 465

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 99 8 97,00 81 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBBA EACCCEABEcDAECBCce eBEEDE A      

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBCDABECDBcADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCdEACCBCDBC EBECC BDBEDCDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDE CE ECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 0 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,450 278,400 111 135 135 1155 2623

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 76 18 71,50 60 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe dCbBBcAb C e eBEbaAECBbECe BEEDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCDABECDB ADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCA ACCBCDBC  BE C BDBED eD   DB  DA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BE EdC     A b   dBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,423 278,400 152 180 180 1749 4197

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 60 25 53,75 45 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DB AcEbe   edd   Eddb eDdB  DEe eDDbDe  

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal      ABEC   eD D eBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCbEBECCEBDBEDCDACDdbBABeABe

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen c eC b C A A E      

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİT GÜNEYSUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,428 278,400 81 98 98 767 1792

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 87 27 80,25 67 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAbEeCCdbABEaaAaCBCdCabBEbeEBAcecbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eABEDbBECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDcC EBcCd BD EDCDACD DBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen bcaC EBCDeBACEdEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,093 278,400 46 54 54 302 815

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 97 19 92,25 77 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCeEABEcaAECBCECDdBbbDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBCDcBECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAdACCBCDeC EBEC dBDdEDCcDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEDceC CECDABADcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK GEZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,033 278,400 75 90 90 698 1647

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 16 82,00 68 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBeAcEACCCEABEDcAE d EeDdBE DEadB DADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E  AeCDcBECDBDAcBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AdCDDCAEACCBCD C EBEC  B    CDDBD DB BD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdC CECDABADcAEdB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,843 278,400 29 35 35 157 432

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 101 13 97,75 81 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAcEbCCeEABEDDAECBbECDdBdbDEBABDDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EaeAe   BECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC EBEC aBDBEDCDDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdCECECDABAeEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇAKICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,710 278,400 154 182 182 1780 4297

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 62 37 52,75 44 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBdAAEcCaedAaEDDAECdbcbDCBdbDdBd  cbDecC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal a Bd A Ea abeeCDeBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD A CACBCD C  BdbC BDBEeCcACc DB      

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen bcBCdEBCDb b aAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,303 278,400 80 96 96 749 1760

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 20 81,00 68 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEeCCeEABEDbAECBCECDbBEdDEBdeeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCDA ECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCD CAb CCBCceC  BECC  D ED DDBD DB BD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BdDcdC CEbDA bDcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS YUSUFOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,585 278,400 102 124 124 994 2290

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 80 20 75,00 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe  CDBBAAEcCCCEAeEDDAECBbECDdBbbDEBdecDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E  ABCDdBECDBDADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AaCDDaAaACCdCDBC dB C  BDBED  D D       

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDE C CEC ABbDdeEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,583 278,400 114 138 138 1209 2737

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 76 22 70,50 59 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCeBeAAEACaeEABEDDAE BbcCeCBEEDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E    CbABECDB eDBDd      

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A CDDCAaAeCBCD C EBECCEBD  DCDD D D     

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen acbcBe  EaDABAcc EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,785 278,400 48 56 56 316 843

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 96 17 91,75 76 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEcBEDbAECBCEaDdBbEDEBABDcbDeAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAdEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCdECACdCD C  BECC BDBEDCDcCD aB BDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEdCEEBCDABbCEAEBBcb

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,823 278,400 44 52 52 292 799

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 96 14 92,50 77 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEeCCeEABEDDAECd ECDCBE DEBAeDDcDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEcABECDBaADCDeeBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBC EBEC EBD EDC ACD DB B  BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen ecBCEEBCDAecCEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SU ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,110 278,400 97 119 119 969 2233

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 80 19 75,25 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBeAAEdCCdEABEcaAEbdC  DCB  DEeA  DbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eABEDABEC B AeCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DD AECACdCDBC  BECCEBDBE  DcCDc B BD  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen bcdCEEBCDABA E EdBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 0 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BULANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,253 278,400 27 33 33 144 400

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 102 15 98,25 82 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCEABEcDAECdbECDdBbEDEBAeDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal aABEa BECcBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDeCAEBECCEBD EDCDACDADBABD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen caeCEEBCDABACEAEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,478 278,400 105 128 128 1030 2363

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 81 26 74,50 62 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEcCCCEABEcaAECdCECDdBEEDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EbaABCaABECDBbADBDbB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDdAaACCBCDeCdaBE Cad  EDbe          

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BccEaCECECDeBbDEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MHMT VEHBİ SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,995 278,400 93 113 113 925 2132

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 83 25 76,75 64 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cBeAAEdCCedABaD AECBCEeDCBbaDEBABecdDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABE ABE eBb DCDcBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACaCDBC EBbCCEBDBEDC ACD D  BbABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen cc CbEaCDeBA EAEdB b

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,863 278,400 11 13 13 58 163

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 107 13 103,75 86 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEABEDbAECdbECDeBEEcEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDcDBABeA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDcBeECECDeBADcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAÇA M 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,153 278,400 12 15 15 66 183

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 105 7 103,25 86 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAcEACCCEABEDDAECB ECDdBE DEBABDDb BAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDcCAECACdCDBC EBECC BDBEDCDACD DBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DbeCEEBCDABACEAEBB D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHA KABAKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,255 278,400 164 192 192 1884 4679

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 55 24 49,00 41 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBcAEACCe Ac D AECBbaCceBE DEBdBbDbD  C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  AdEDABECcB AeCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD A CAC CD C  Bd   c    a dC   eA    e

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBe aa       b  B  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,110 278,400 157 185 185 1824 4451

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 59 31 51,25 43 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEAbCeEAcEcceECddcbedcbbDEBA  DdDdcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  dBE  BEC   eDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik Cc aAdCACBCD C EBb   c  E   cCD  B    BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  c C Ea DA bCEAEBBcb

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 5 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,903 278,400 126 151 151 1387 3168

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 73 30 65,50 55 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe beDBcbAEdCCdbAeEbbAECBdEaDCBEcDEBA      

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDaABCDABECDBcADaDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDadEcCbBCD C  BE CEB  c CDDBD D  Be 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen dEacdCECECeAeADEccBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 0 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖRGÜÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,610 278,400 28 34 34 151 415

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 102 16 98,00 82 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACaBBAAEACCCEABEDDAECBdcCDbBbEDEcAaDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbdC ABECDBDADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BcDceCbCEdDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,400 278,400 47 55 55 311 832

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 97 20 92,00 77 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCeEAdEDDbECdaECaCBEaDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDadBCcABECDBDADBDdc     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEAeCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBD DBA DA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aaDEaCE ECDABAcEbcBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,273 278,400 133 158 158 1448 3320

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 71 27 64,25 54 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCDBBAbEACCb AcEDDAECdadCDdBbaDEBAB DbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED* Ba ABECDBDeDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AadDDCA eCC  DBa  BEdC BDcacCDD       D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEdC a  DeBb EbEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL AZRA AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,908 278,400 54 66 66 390 1001

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 95 21 89,75 75 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAbEACCCEABEDDbEdBbECDdBEcDEBABDcbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEDABEaDBcADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAbCACBCD CcEBECC  DaEeCDAeD DBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcdCEEBdDABACEcEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,065 278,400 38 46 46 232 620

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 98 12 95,00 79 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DcBAAE CCCEAcED AECB ECDCBEEDEBABDDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEcdBECDBDADCD BaD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCc C EBECa BDBE aDACD DB BDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DddbEEBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,645 278,400 160 188 188 1866 4609

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 54 16 50,00 42 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DB AAEACCCEABEbaAdbBdEeeeBEcDEBAB DADBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  bBEDA ECDB ADCD BaD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D    CAC  D    BE      ED  AC         D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen               ccea  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
453,165 278,400 9 11 11 47 140

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 107 11 104,25 87 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEABED AECBbECDCBEcDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E eAeCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEcCCBCDBCbEaECCEBDBEDdDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBeECECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,605 278,400 34 41 41 196 521

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 100 15 96,25 80 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACaBBAcEACCCEABED bEddCECDdBEEDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDeABCcABECDBcAD DAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAbACCBCDBCcEBECC BDBEDCDDBD DB BDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEeCECECDeBADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,833 278,400 104 126 126 1005 2309

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 81 25 74,75 62 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCeBBAAEACCeEABEDDAEdBbECcCBbaDEcAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABaeABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCdccCCBC  C  BEC        cD DdDBABD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aaDcdCECECDABcDcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ZEREN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,480 278,400 66 80 80 565 1364

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 91 23 85,25 71 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe AdDBBAbEACCCEABacDAECBbaCcCBdEDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbeCDABECDBaADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEceCBCDBC EBaCe BDBEDaDDdD DB  D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BaDEdCdCECDABbDEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÜNDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,073 278,400 60 73 73 477 1201

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 92 19 87,25 73 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCdcBEcaAECBdECDCBE DEBABaDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DDCdECACBCDdC EBdCe BaBE CDAeD DBA DAaD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcdCEEabDABA EeEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,915 278,400 199 231 231 2274 6947

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 11 11 8,25 7 71,52 72,67 52,00

TYT Sosyal bbe BC AB    a c         

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC    AE eC   eeccB         Ce          

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 3 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ANIL ŞİMŞEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,525 278,400 194 226 226 2215 6395

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 31 27 24,25 20 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe bBBc EeC e  c           dab  EBAeeDeeB  

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBdDABEbeB ADCDeBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik         a  ec   B  e c  E C  C   B      

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DE   E d e b  dc    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖGET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,998 278,400 122 146 146 1307 2973

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 73 20 68,00 57 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACbdEABdeDAECBCEeDCaE DEBA  DbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbeE A EC    D DABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDC ECACBC B  cBE CE D a   ACD D A D   

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcdCcEaaeABAd dEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,965 278,400 146 174 174 1673 3964

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 63 25 56,75 47 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDB AcEebCCbA  abA CdCdeD cbbeEBde DADe

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCDABE     DBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEAeCcCDBC  BEC EcD E  cD         

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen dEDEdC CEC eBA E cB 

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,078 278,400 141 169 169 1582 3717

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 65 21 59,75 50 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBecAEdCbCc B c bECBeECDdBbcDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBC ABECDB ADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A CD CA ACCBCD    BEC   D               

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen acDcdCE EC A ADEccdB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜ AKDA Ğ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,928 278,400 103 125 125 1004 2304

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 79 16 75,00 63 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCbABEDbAECBbcCD BdEDEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDaAECACB DBC  BEd EBDe ed A           

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DE C Eab A cC AEBBd 

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,728 278,400 37 45 45 225 605

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 100 19 95,25 79 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAdEACCCEAeEeDAECBCECDdBEEDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EcbABCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDdCbEBdCCEBDBEcaDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BcDcde CECDABADcAcBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR UZUNOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,115 278,400 57 69 69 423 1091

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 94 22 88,50 74 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCCbABEDDAECdbECcdBbcDEBdBDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEDABECeBbADCDcBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAaCACBCDBC EBECCEBDBEDCDACD DcABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D eCbdab ABACEAEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA NARMANLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,305 278,400 32 38 38 170 466

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 101 15 97,25 81 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEbCCCEAeEcDAECBbECDdBEEDEBAaDcbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABaDABECDBDADBDAe     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBC EBECCEBDBEDCDDBD DBA DA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aEDcBed ECDABbDEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİNYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,553 278,400 156 184 184 1809 4402

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 60 31 52,25 44 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBcAAEACCebAcED AECdCECeeBbEDEBdBeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDeceC ABECDBeADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC DDbeEACCBdD  d BE        C         D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen a eddC ddbeA eaccE B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,978 278,400 175 205 205 2001 5215

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 9 18 4,50 15 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 11 21 5,75 14 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 56 53 42,75 36 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ddbBBAbEdCCbdAdEbDAdCBCECcbBbEDEBABaDbed

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal da cBbcABECDB ADBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AaCDceAbbCCdCaebcbBddec  eac DbaD  c  D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BdcEdC CdaDAebDEcEcB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÇAKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,940 278,400 190 222 222 2203 6294

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 31 20 26,00 22 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DB b dcC     Eba aCde  ceBd    A  De    

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal           B cDCD  aD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  AaCACdCD C  BE   B  E   cCD  cdB   D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen   d EE              

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET POYRAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,283 278,400 140 168 168 1572 3686

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 65 18 60,50 50 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAdEACCCEABEcaAaCBbcCcCBEEDEBA  DbDBbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal   BE ABEC  DeDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACdCDBC  BECC cDeEc  cC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen            bCd cB   

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,738 278,400 74 89 89 675 1597

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 87 17 82,75 69 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAEACCeEABEDDAECBbcCDdBEcDEBABabdDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal bABEDABECDBcADCDdBBc     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBC  BECC     D  AeD D  BD  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBe EBC ABACEAcBBdD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA DUMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,010 278,400 22 27 27 124 348

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 102 12 99,00 83 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAbEbCCC ABEDeAbCBCEeDdBEaDEBdBDDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDeAEACCBCDBC  BECC BadEDCDDBDADBAB  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBCECECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,363 278,400 15 19 19 87 250

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 105 15 101,25 84 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAcEACCCEABEcDAECBdECDCBbaDEBABeDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDBcADCDAdBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCcEBECCEBDBEDCDACDADBbcDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen ccBCaEBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,703 278,400 173 203 203 1973 5086

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 53 36 44,00 37 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe edDBBA EcCCCcccEDabECdCECe BbaaEBdaaDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EaCbBCDABECDB ADBDeB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCc bCCa bddddBE C B           B  D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen ecaE C     b bb bc  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
439,458 278,400 19 24 24 113 321

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 103 13 99,75 83 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEcCCCEABEDDAECBbECDeBEbDEBABeDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eABEaABE DBDADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDcC EBECCEBD EDCDACD DBeBDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBCEEaCDbBACEAEBBcD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA HAMZAÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,235 278,400 187 218 218 2166 6051

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 36 21 30,75 26 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBcAAE eCe A  bbAad CcCDeBb   BA  cc B C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  b  Db Ed B cDCD B D     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD Cb CAC  D    Bd        C cC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen c  C     A b        

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR ÖLÇÜCÜER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,600 278,400 86 104 104 807 1905

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 86 27 79,25 66 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAdEACCd Ae b AECBCECadBEEDEBAaeDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbeEDABEdDBcADCD eBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCAEBECeEBDdEDeDACDADdABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen ecdC EdCDeBACdAEccE 

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ BİRİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,483 278,400 36 44 44 219 590

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 100 18 95,50 80 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEABEDDAEbBCEaDCBEbDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBbeDBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAdACCdCDBCdEBECCEBDBEDCDbBDdDBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aE EdCdeEdDABADEAEBc

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLAY GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,135 278,400 40 48 48 239 645

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 97 10 94,50 79 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACeBBAcEACCCEABEe AECBCECDCBb DEBABaDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDdBECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDD AEACCdCD C   E C BDB DeDDBD DBABD 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen B DcBCECECDABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN    SEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,208 278,400 180 211 211 2078 5588

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 22,69 23,13 15,58

Toplam: 120 43 19 38,25 32 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe bCDBBAAEbCC  ABbb  EC dcCadBbaDEeAe DbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED   CcbBECDB ADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D    cCC  D    Bb       Daa    D     

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
458,925 278,400 6 8 8 31 95

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 109 11 106,25 89 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEABEDDAECdCECDCBEaDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAdCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCbEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDcBCECEbDeBADcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,633 278,400 170 200 200 1948 4971

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 51 22 45,50 38 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe eBBAAEAC e A  abAEdBdEacCBEEcEBA  DADB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  A d  BEa B AD DdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDeA CAC  D    BE   c  c C AC   B      

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D e     cAdbb cE c  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
461,330 278,400 4 6 6 22 72

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 109 8 107,00 89 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCC ABEDDAECBbECDdBEEDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCbEBECCEBDBEDCDDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDEBCEbEb ABADcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,753 278,400 16 20 20 95 271

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 103 9 100,75 84 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEdCCeEABEDDAEddbECDdBEEDEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCdECACBCDBC EBECCEBDBEDC ACDADBABDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DE C Ea  ABA EAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,025 278,400 90 109 109 876 2040

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 81 12 78,00 65 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEAB D AECB ECadBbaDEBAeDDeDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E CbBC   ECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC DDCAaACCBCD C EBE C BDBED DD D DB Bc 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  E   C dE DABA   cB 

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,368 278,400 61 74 74 489 1245

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 91 18 86,50 72 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEcCCCEABEDDAECdddeDaBcaDEBAacDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABCDABECDBDADdDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBC  C  BE C BDBEcCDD D DB  D 

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDceCdCEbDABADcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,588 278,400 108 132 132 1102 2516

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 78 21 72,75 61 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DeBAAEACCe ABEb AECBbECcdBEcDEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDeAaCACBCD C EcE C BDBE b AC  Dc  c  b

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen cc C dB  ABAC AcBBE 

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR BIYIKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,718 278,400 165 193 193 1888 4697

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 53 19 48,25 40 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAdddbe cdEbDA dBbcaDdBE DE          

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAeEDABE  B ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD  ECAC eD C  B                B     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEaC Ea DA b EdE BED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 7 3 0 43
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT G *AY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,590 278,400 106 129 129 1069 2450

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 78 18 73,50 61 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACDBBAAEcCCCEABEebAECBCECceBEaDEBAeDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCbBCcbBECDB cDBDAe     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D CAEACCBCD C EBb       D  DB        

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDE CECdCeABbDd EBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,970 278,400 195 227 227 2223 6473

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 30 30 22,50 19 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe bB AAadC  E  c  A aBd e CBb e  A  ac e  

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  b EDA E  c    D BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  d CA        B db cDB     CD De  D  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen ccaCccda e c  bc    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 3 14
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 2 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,310 278,400 161 189 189 1870 4623

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 55 21 49,75 41 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBcAAEAbCedAB b AECBdECe Bb DEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbaEDA E  B ADCD cBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik d   cECACBCD C  BE  EBa    eA           

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  EaC c C   bCc      

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAAN MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,088 278,400 49 58 58 335 886

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 96 20 91,00 76 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe edDBBAAEbCCCEABEDDAECBbECDdBEbDbBdeeDb B

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED ABCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAaAbCBCDBC EBECCEBDeEDCDDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen aaDEBCcaECDABADEcEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,898 278,400 109 133 133 1115 2540

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 77 17 72,75 61 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEcCCCEABED AECBbE DdBE DEBABDDbDBdC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eABEDABdCDBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCdECACBCD C  BE C  D EDa cCD  B  e  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen    b dB cA bC  b BED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,308 278,400 55 67 67 404 1034

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 16 0 16,00 80 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 91 7 89,25 74 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe ACeBBAAEbCCCEABE bAECBCEa  BEEDEBA DDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCeABECDB ADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCD C EBEC   DBE   DBD  B B  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  EDE CECECDABAD AE B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,628 278,400 142 170 170 1597 3764

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 65 23 59,25 49 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe c DBeAAEbCCCEAcED AECB cCDdabbDEBABDcbed

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal dDCdBC cBECDBDADBD e     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik Aa DDCA ACC CD C  BE    D E   D         

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen d D dC CECDABba bEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,498 278,400 42 50 50 275 757

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 97 16 93,00 78 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe cCeBBAeEbCCCbABEDDAEddCECDCBE DEBABDDADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABdDABECDB ADBD e     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCdCDBCAEBECCEBDeaDaDD D DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  EDcdeECE DABADEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,928 278,400 182 213 213 2089 5639

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 43 22 37,50 31 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBAAEACCC  cbbbAEddbECcdBdbbEBABecbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  ABEDABECDB cDCDeBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik C   A b C b                             

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  Ede Ed             

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Dayanıklılık 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,288 278,400 139 167 167 1566 3661

Puanı Hesaplanan: 232 232 2290 7172

Katılımlar: 200 232 232 2294 8237

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,59 25,01 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,02 3,06 2,34

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,70 3,72 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 2,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,03 4,03 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,32 14,34 11,05

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,24 18,55 12,84

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,44 4,58 2,74

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 22,69 23,13 15,58

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,95 3,09 1,89

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,76 3,80 2,23

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,21 3,30 2,03

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,92 10,20 6,15

Toplam: 120 67 26 60,50 50 71,52 72,67 52,00

TYT Türkçe DBBccEcCCebAcEDDAECBCcecdBbaDEeAaeD DBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CA EDABECeBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DD A   C CD C  BdC   DBE CDA D D  BD  b

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DadCcbB  eB e c BB D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Dayanıklılık 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
