
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 2024 3D TYT TG 2.SAYI 82 2445 39041 299829

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,0 9,6 23,55 11,2 4,6 10,05 13,4 3,7 12,45 5,1 4,3 4,05 55,6 22,2 50,10 289,180

Okul Ortalaması 25,8 8,4 23,67 10,8 4,2 9,71 16,3 4,3 15,24 4,9 5,2 3,63 57,7 22,0 52,25 296,850
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,105 289,180 52 64 1424 27040 194999

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 51 44 40,00 33 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCaADEA DacBAcBCCabCDBDEaEeCEeACCEcceAac

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal caAEdabBebD CaBAdAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBe EbB aCda  CAcdC  aCD    B    a c   

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bad Be DBcCac  e ddC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE GÜNDOĞDU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,028 289,180 60 82 2387 38721 295901

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 25 1,75 4 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 13 49 0,75 1 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe eeBcDcdbaDBBbccCa       adbeEcdbbcdEebda

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal dcbbA eaCdaebd e cDc     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik                             b           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bd  cdC cb     b Aad

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 4 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SOFU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,938 289,180 22 26 435 11181 83551

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 71 28 64,00 53 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCdADE e  d AcBC acCDBDaaEdCEBACC BdDAaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAcABC DdCCeAeAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECaAC  CbBEC bDC Ad    DBCDDdD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CaBBBebaBA  D dc cBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,240 289,180 16 19 360 9558 71978

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 4 2,00 20 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 74 26 67,50 56 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEA DDe dBBdbaACDBDEBEdCEBACCEaEDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAcABCEDAbCBAeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECCAC   ABEC DDCDcC eB DB b cDaa

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aBec C badCdb     d 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,508 289,180 27 31 535 13217 97573

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 65 16 61,00 51 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCeADEACDD BAcBCCaACDBDEBEdCEBcCCEBbcACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal B AEA   dd     A ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD EC  C AC    BE  DD     aBDDB D    B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBaaBe  BdCbb     BC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,785 289,180 5 7 216 6303 48371

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 79 18 74,50 62 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED ADaDccBAeBbCABDEDEBECdACCBECE    

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aeEBAA CbBdDCBCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E CCCAED BA  ECD cD C    D D   BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCacea  DCcDbEADECaA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,563 289,180 53 66 1461 27391 197467

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 45 22 39,50 33 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED Aa DBcBA BCCcBDE  aEddcbCB CEBEe 

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAE A  d a               

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  D ECb  c  CA  CBAC   e    d   BD D   BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen a Bde  BDC  e  e   d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TUR N 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,768 289,180 6 8 217 6308 48400

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 77 9 74,75 62 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDeBA BCadACDBDE EdCEBACCEBbDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAE   BC D eCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCAC  CABEC DDCD     DDB DDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen a B B  D     A      

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTE N 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,898 289,180 33 38 739 17139 124778

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 60 21 54,75 46 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCADBDdBBACBCCcBDbDbaECdcCCBECEa e 

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BcEBAA dceAD B AACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECD   CC e D  AC ECaDA DdBC  b D   e 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen                  e A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,938 289,180 51 62 1341 25757 185640

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,34 23,67 23,55

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 46 16 42,00 35 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe aADCED AD DecBA aCCcBDEDEBECdcCCdECEBccc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Matematik BDDE DAE CCCA   BbC EC          D       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen  aBaeB           aBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Virüsler 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,570 289,180 42 50 900 19706 142727

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 55 17 50,75 42 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DaBADEA D cBAcBCbBACcBDEaEdCEdc CEBcDA  

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  Be A ABCb  C BA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD E  E  AC  C B          C DD        

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBdaBb bBA      Ad C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,755 289,180 15 18 336 9002 67765

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 72 13 68,75 57 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED AD D  BACBCCABDEDEBECdcCCBECEBEed

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA CbBADaBCAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD E  CCA  CBbC ECD     B     DD  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B a e b  CcD  A    A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,963 289,180 4 5 115 3836 30354

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 86 19 81,25 68 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe D BADEA DDeBAcBCCa*CDBDEBbdCEBACCEBbDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEADAdCcDAbCBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECCA DaCABE  DD DACDCBDDB bDE  B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBBBCbDBcCEe  b d C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,175 289,180 45 54 1065 22274 161020

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 53 24 47,00 39 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe ebBAeE  D BBA BCCdACDBDbBEeCE ACCEBbDdac

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA Ada DAeCdA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  a D EC EeCAC  CcdE      cC            a

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen   a BC  B C e b  A a

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AV *R 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,000 289,180 10 12 271 7427 56323

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 78 24 72,00 60 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEeCADBDeBBACaCCcBDEDdBECeACCBECEdE d

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBeADCdBcDCebAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEcCCCA  Cc      DcD  BeD D DD  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCaBe bcDC e bAbECBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇA UT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,408 289,180 41 48 885 19525 141388

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 55 15 51,25 43 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEA D daABBCCacCDBDEBEdCEBACCEcEedbE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  a    A        ACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDB  Ea ECCACD CbBEC  De c  C     D     

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen        bB        A C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,200 289,180 30 34 579 13861 102325

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 63 12 60,00 50 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDC DBD cBACBCCABDE EaECCACCeECEcEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal B EBAA     D   AA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD d C  AE CBA  E eD DDe            

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen    cdB BbC D  A   d 

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,348 289,180 50 61 1334 25664 185011

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 48 23 42,25 35 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED Ae DeBBACBbCcBbEDEBECdACCBaCEBEbc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acEBA    B D             

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik aD E D EcCdbA  bBbd                     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aCadeB BD d   A  C A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,955 289,180 44 53 964 20719 149914

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 55 22 49,50 41 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCADBDdcBACBCCABDbDEeEadcCCBECbBceA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal ecEcAAcCbBADCBCAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD           b           e  D     BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen    de C  C       b c

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,050 289,180 13 16 330 8944 67395

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 16,68 15,24 12,45

Toplam: 120 72 13 68,75 57 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDeADeDeeBACBaCABDEDEaEadcCCBECEBcDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA CbBADCBbAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDA  CCCAE CB C ECDDADD BC BD       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ TANIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,838 289,180 34 39 793 17842 129499

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 59 22 53,50 45 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCAD DeBBACBbCABcEDEaEedcCC        

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acEBAA CcBADCcCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAEB b A    cC E         D D  D    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aacebBbB CAb b    BA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCE L 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,605 289,180 40 47 884 19483 141070

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 53 6 51,50 43 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDB ABBCbBACDBDE ECdEdcCCEBEccCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal      D BC DA   A A A     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  D      E C   ECA EC D  D          D   B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  B                  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 0 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,813 289,180 56 70 1821 31823 231225

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 16,68 15,24 12,45

Toplam: 120 38 24 32,00 27 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCA BDdBBAbabCdBDbDEeEdacCC EaEBceA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dcEBA  C eADaBb AaAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  D     E  a     db    a      C     c    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,425 289,180 3 4 40 1834 14616

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 95 22 89,50 75 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDeBABBCCBACcBDEeEdCbBACCEaEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABedDACaBAaADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DbBDAECBECCACDECbBECCDDCDeC CdDDBCDDED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBBebaBcCEDb ecABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,848 289,180 11 13 290 7875 59700

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 74 12 71,00 59 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe D BADEA DDe AcBCbBACDBDEBECCEeACCEBbacCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA bB  DACCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAEC ECCACD C BECCDD D     DDB b d  B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  Bc  e    C       B 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,475 289,180 43 51 901 19725 142873

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 57 25 50,75 42 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe eADCED c  De  ACBbCABDEcEBECeACC aCcB DA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal cAEBAADdceADCBCAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD E D    ebA   Bda E D  D      D       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen ceBeCBbB Cce E c C d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,125 289,180 7 9 243 6832 52064

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 78 18 73,50 61 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DeBADEAeD eBA BCCBACDBDEBEdCEBACCEaEeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA bdd D CCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBECCAC aa BEe DDCDcC C DDBCD ED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen a a BC  B      a Aa 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CÖMERT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,170 289,180 12 15 307 8464 63872

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 74 16 70,00 58 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED ADBDdcBACBbCABDEDEaECCACCBECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal   E AA   BADCB AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECDbEBCCCAE CBba E   c  Cae BD  D  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B BedBb b      e CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,113 289,180 20 23 415 10637 79551

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 72 27 65,25 54 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED AD DecBACBeCABDEDaaECdcCCBECEaccd

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA  cdADaBbAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaECDAE CCCA  CdAC ECDDAD CB DBDcDb    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cCcaCB ebC D  Ae C d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,525 289,180 38 45 854 18834 136384

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 56 14 52,50 44 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED ADBDecBACBbCABDEDEBECdACCBECEacDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAA d BADaBeAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaE D E aCCA   e                       

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen      B B       a    

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,350 289,180 18 21 396 10232 76731

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 72 23 66,25 55 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED ADcDeBBACBCbABDEDEBEadACCBECEBcDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAAcdcBADCBCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BcDECD E dCC  DCe     a A    a   c     D

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B BdeBCBbCADbbA dCdA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,363 289,180 47 57 1110 22930 165616

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 52 23 46,25 39 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED ADBD BBA BCCABDEbEaE d CCcECcaEDb

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAb d   DaBCAAeAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDbdCD EeadCA         abA  C C   d    B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC       C   b     d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,230 289,180 37 44 842 18670 135235

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 60 31 52,25 44 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCdADEA DeeaABBebBcCcBDEaEdCEeACCEBbadCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA AaaEDedCBAdAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD E  ECae c CbBE     D      c C b DDB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  BcB de Bc  DA D d C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,510 289,180 21 24 421 10728 80275

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 68 10 65,50 55 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCdADEACDae ABBCbBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEA AB dDAbCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DbBDAEC EC ACDE bdEC   C               B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen C                 BC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,958 289,180 2 3 37 1789 14354

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 95 21 89,75 75 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDdBABBCbBACDBDEaEdaEBACCEBEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA ABCEDdbCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECBdCCAC ECABECCDDCDACcCBDDBCDDdD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBBBebbBACbebdDAddd

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAFSA ÖZTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,070 289,180 59 80 2347 38246 290189

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 16 -2,00 -5 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 15 -1,75 -9 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 19 46 7,50 6 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe becADbeacceab   bacde                   

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BebcAed bac bdace bd     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD ECB  beCaaCeBd  b daeCb            

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  Bda eC  ACE d      

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ONUR ATEŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,830 289,180 57 74 2045 34660 255717

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 30 20 25,00 21 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCcD     a  ACedCABD    EddcCCeE      

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAA ddB aCB dA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik eD        C                             

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen c  ceB c       D dc 

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,688 289,180 48 59 1278 25147 181306

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 49 25 42,75 36 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADdEDaAD D cBACaeCABDbDEeECacCCdbCb  eA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal ecEB A CbB     dA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD   D E CC          e        DBDdDbC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen  C deBCc  A    b C b

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,388 289,180 35 41 799 17955 130252

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 60 26 53,50 45 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEAbDe BABBebBACDBDEaECCdBAdCEcaeACb

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEd Add D eCcACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD E BECCAC  CdBE   DeDc e            

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen adc Be  e CbD    A  

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİT GÜNEY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,818 289,180 14 17 334 8991 67689

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 77 34 68,50 57 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe dAedEDCADBDecBACebCABDEDEBECdcCCBECEaEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal ecEBAb CdBe aB AAdAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDaEaDAE dCbAEcCB CCECDDcD CB DBDEDaC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BCBBbd BcCAbdbAeECBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MER*  ARSLAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,953 289,180 39 46 861 18956 137312

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 56 15 52,25 44 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADE C    AeBCCBACDBDEBbdCEBACCEB DACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal Be EA  cC D baBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDeEC cCCAC E  B a Da                 

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bad       C    D  B 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,503 289,180 36 43 818 18383 133302

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 59 25 52,75 44 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBeeEA  De ABB CacCDBDEBEdCEeACCEadaAaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAEA AdCc               

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDB  EC EbCA  E A Ee DaCD CDC  DBCDDcD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen b ccBd De C e    c C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,570 289,180 28 32 550 13396 98878

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 66 21 60,75 51 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEA DDdBAcBCbBACDBDEeEdCEBACCEBEeACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA bB bDACCBA AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD E dECCAC  CbB   Da D               

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  BdaB bDcdC  ecaAA C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,693 289,180 19 22 412 10537 78851

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 70 17 65,75 55 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADeEDCADBDeBBACBbCABDbDEBECdACCBEacBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAE AA C BA  B AAbAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDbECD EBCeCcE CBA      AD C  D      DB 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen c BBe  B C e   D Cdd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,315 289,180 46 56 1094 22723 164055

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 51 18 46,50 39 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe dADCEDC DeDecBACadCABDED ecCdACCeECEB DA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal          d DC  AA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik cD ECD   CeC E   Ad E aDc   BC  D Db  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC             b    

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,593 289,180 25 29 500 12562 93300

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 3 24,25 61 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 66 17 61,75 51 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED ADBDdBBACBCCABDEDEa   c CB       

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal         cdAD    AaAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BbDECDAEBCCCAEDCB CCECDDAD         D  BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aaaceBdBeCADAEAe dBd

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,658 289,180 58 75 2124 35622 264011

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 33 44 22,00 18 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DeaAeccbDaBBcBBeCddCccb           Bc    

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal cBcEAebdCEbbCdcAaAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD EC  b ACb   d a ca   C C  b    daDB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen edadBedea a       BC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,613 289,180 26 30 533 13199 97428

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 16,68 15,24 12,45

Toplam: 120 66 20 61,00 51 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCADBDdcBACBbCcBD DdBbCecCCBECEBEeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAA CaBADCebAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDbE CCCAE CB C E a eDaC e  Dd   cBD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,630 289,180 1 1 29 1622 13026

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 95 17 90,75 76 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDD BABBCCBACDBDEBECdEBACCEBEDAaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA bBCdDAbCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik aDBDAEC cCCeCDEC BECCDDCDAC CBDDBCDD D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcaaebDBcCaD bDAdBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,825 289,180 31 35 630 14942 110021

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 63 20 58,00 48 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDeeBA BCCBACDBDEBEdCEBACCa  bc  

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BB EADABC      ACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD  d E eAC  edB  C     C    D  Db D a

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CcdaBa DB CEa bc cBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,923 289,180 24 28 496 12503 92896

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 66 16 62,00 52 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCdADEACDe BAeBCCBACDBD aEdeEBcCCEBcDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEA AB cDAbCeA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik Db e EC ECCACc C BE   D     CB DBC  ED B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CB      B C         

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,598 289,180 55 69 1768 31357 227356

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 9 6,75 17 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 38 23 32,25 27 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe aAD ED    De dAd CCd c   ad  cC         

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal deEBAb C Bda   dA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDE DdE C Ce       E aD   C  D DdDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen  badeB            BA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 1 14
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,705 289,180 9 11 267 7332 55551

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 79 27 72,25 60 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDeBAcBCbBcCDBcdaECCEBACCEBbDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEbebdCcDA CBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBDAECedCaACe C B C  aC  C C DDdCDDdD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBB BCCbBACbccEaAdBb

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,810 289,180 17 20 370 9792 73704

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 69 7 67,25 56 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDD BABBC  ACDBDEaECCEBACCEBEDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal B AEA ABCbDAbCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECdAC        DD  Ae e        D  

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen           CE     ABC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,820 289,180 23 27 444 11378 84998

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 69 20 64,00 53 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCAa D cBACBCbABDbDEaECdACCBECEaEcA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAA CdB DCBeAA AD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EBCeCA  CBbC E DDA       D a     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC cCB BD  ee  e e d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,990 289,180 29 33 574 13712 101190

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 66 24 60,00 50 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe aADCEDCeDcDBcBACabCdBDbDEcECdACCBEbEBEDc

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAA ecB DaeCAACAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECD EcCCCA caBACCE DDccaCBCDBD  D    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,473 289,180 54 68 1731 30827 223333

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 41 30 33,50 28 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BAedbD  DcDBcBACabbccc DEdEeeACCeEaEBc  

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal B E AbDd BAb BCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik   D CDd   C    Cd            e     D    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B aBea eD cb     C c

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,133 289,180 32 37 736 17095 124414

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 59 17 54,75 46 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDD dAcBCbBAdDBedBadCbBcCCEBbDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal Be EA AaC      AeADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC  CCdCDE  eE  D         DBCDD D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  a      B C         

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,178 289,180 8 10 263 7274 55066

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 78 22 72,50 60 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDeBABBCCacCDBDEBEdCEBACCEdEedCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal eacE  ABCdDACCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBDAECcECCAC  C B  bD  Dc  eBDD  DD D B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBBa ebDe C ebEbAA C

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İKLİM ŞİMŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,805 289,180 49 60 1325 25560 184283

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 60 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 25,34 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,48 1,47 1,43

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,30 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,28 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,12 9,71 10,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 13,52 12,47 10,42

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 2,77 2,03

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 16,68 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 1,18 1,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,47 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,22 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,02 3,63 4,05

Toplam: 120 47 19 42,25 35 56,15 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCaD    bd BAC  CcBDEDEBEadACC ECEBdeA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dAEBAb dbdAD   A         

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BD  Ce E CCCA  CB   E           D  D    

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen  C     c CAb b   d d

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,345 289,180 18 77 2317 37771 284725

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 0 5,00 13 19,52 23,67 23,55

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,69 15,24 12,45

Toplam: 120 13 3 12,25 10 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BAD ED                                  

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Matematik BD E D E  aCd  CBc                      

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,833 289,180 7 42 803 18067 131071

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 11,69 15,24 12,45

Toplam: 120 56 10 53,50 45 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDeeBABBCbBcCcBDEBEddEBACCEBaDdCE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEADABCEDACCBACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DB  E  ECC                             

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,990 289,180 11 58 1175 23711 171107

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 4 12,00 30 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 48 14 44,50 37 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BbD EDeADB d BAC CCA       a            

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAADC BADCBCAACA      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDECD   C      B      DA    a B      BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen a  abBeB C ebb a CBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,010 289,180 3 14 296 8168 61807

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 11,69 15,24 12,45

Toplam: 120 74 14 70,50 59 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEACDDeBAcBCbBdCcBDEBEeCEBACCEBceACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEA AaC DACCBACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDaD ECBECCdCDECABEe DcCD C CB D CDD    

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,940 289,180 10 55 1070 22334 161403

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 54 28 47,00 39 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCdADcA DDdBccBCbBbCDBDbaEaCEBACCaeEDACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BaAEA AB dDACbBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBeAE  dC  C   bBEe  a                 

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Ccee   bB Cb   aedBC

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ UĞURLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,880 289,180 14 67 1597 29244 210869

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 0 7,00 18 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 38 8 36,00 30 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEA                                 

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEA A CdD CCBACA A     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD EC ECCAC  e         A           DcB

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aacB e  B C c       

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORA ALP DOĞANER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,898 289,180 9 52 919 20077 145306

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 5 4 4,00 40 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 59 35 50,25 42 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEAeDDeBAcBCCdACDBcE adCEeACCEabDcdc

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BBAEAeA Cd     ACAeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  DBD Ea ECbAC  bbBEC    Dc    DDdCbadD B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Cada eb BAab  Ec Aaa

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,148 289,180 5 36 678 16002 116982

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 61 17 56,75 47 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEA DDBBABBCbBACDBDEaEdCEBACCEaEbACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal    EA   C DAaCBA ADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EC ECdAC E dd  Cea D   C           

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen aBde e  cc   A      

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE SOLMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,130 289,180 1 2 32 1659 13271

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 95 18 90,50 75 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe eADCEDCADBDedBACBCCABDEDEBECCACCeECEBEDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal eAEBAbDecBADC CAAeAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BDDECDAE CCCAEDCB CCECDDADb BCDBDbDDC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC ceBeB CcDAcAedCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,490 289,180 17 73 2001 34087 250624

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 33 27 26,25 22 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe D  eed           dACDB EeaddEec CE      

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal    EA AB  a e  A AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DeBD EC bCCA  dC cE  Da   e e DDe D     

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen   dcBe b AC    *  a 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNAZ FIŞKIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,555 289,180 20 79 2345 38232 289999

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 5 17 0,75 2 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 22 56 8,00 7 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCED    edcBbCaCb          bbb   debac

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal dcEeebcd BbDdcbeeacc     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik dbDdaa d  CC dDeBce     bbcda    da     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen cbdd B B  cD bA daaA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 4 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,878 289,180 12 63 1343 25777 185734

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 19,52 23,67 23,55

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 48 25 41,75 35 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BADdcD AeB Bd A BCd B EDE ECdACCdaCdB   

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Matematik  bDECD EB Cd EaCBA dE DDb DCBd Bc D     

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BbBeaBCBeCb Ade ce A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Virüsler 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,325 289,180 4 25 422 10762 80506

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 71 24 65,00 54 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADEA DDeBAcBCaBACDBcEBEdCEeACCE      

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BdAEAeAeCdDAC  AdADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DDBD EacEC ACeECdBcCCbDCDA      Bd D   B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen CBcBaeCaBAC cb D AB 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,108 289,180 16 72 1921 32866 240058

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 3 15,25 38 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 11,69 15,24 12,45

Toplam: 120 32 10 29,50 25 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCdDCADBDBBBAd CdA                    

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal e E Ab C BA    AA A      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik d DEeD          e           dC  DaDD  B 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,675 289,180 6 40 796 17877 129761

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 62 33 53,75 45 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCADBDBaBdaBCCABDEDddECCcCCcEeE EDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAb bAc dB eaBbAA Ae     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  DDE D Ec CCbE CBA dE DD  DCBd         b

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen aaaeaBCBeCb Adebcd A

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EGE SEFA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,368 289,180 19 78 2339 38146 288986

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 11,69 15,24 12,45

Toplam: 120 17 32 9,00 8 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe eADCce  aB e ebCBCCea b Edbb ACdab   dcb

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal acadAAcCcd     AbaA      

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik Bcad  d                                 

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,515 289,180 2 6 164 5061 39141

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 83 21 77,75 65 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BADdED ADBDe BACBCbABDbDEeECCACCcECcBbDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal BAEBAA C eAD BCAACAD     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik BbaECDAc aCCAED BA CECDbA D BCDBDdDeC BD

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen BC  e  B CAabEAecCBA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,688 289,180 8 49 898 19680 142535

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 58 28 51,00 43 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCdADEACDecBAcBCCBACDBbEabCCEdACCEdceACE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal BeAEAcABCEDAbCcACADA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik DD D EC aCaA    dd d    D    B          

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen Ced B   Be bc  a Ada

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UNUT SOYLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,850 289,180 21 81 2374 38592 294337

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 2 6,50 16 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 1 16 -3,00 -15 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 13 39 3,25 3 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BAD ED     ecBA                         

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal deb AbcCae bdeCbbd       

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik c DdeabbceC                             

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen Bdedaaacbd ce baddc 

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,828 289,180 13 65 1431 27106 195447

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 46 24 40,00 33 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe BADCEDCA  DeeBA aCCbBDbeEcbCdACCeECEBcDA

Cevap Anahtarı A BADCEDCADBDBBBACBCCABDEDEBECCACCBECEBEDA

TYT Sosyal aAEBAA dcdADCBeAAaAe     

Cevap Anahtarı A BAEBAADCEBADCBCAACADECADB

TYT Matematik  D dCD E  C A b  b                      

Cevap Anahtarı A BDDECDAEBCCCAEDCBACCECDDADDCBCDBDEDDCDBD

TYT Fen B             c  daA

Cevap Anahtarı A BCBBCBCBDCADAEADECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,390 289,180 15 71 1888 32508 237050

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 21 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,52 23,67 23,55

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,55 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,51 1,47 1,43

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,13 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,69 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 8,88 9,71 10,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 9,92 12,47 10,42

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,77 2,77 2,03

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 11,69 15,24 12,45

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,74 1,18 1,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,08 1,36 1,41

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,80 1,09 1,22

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,62 3,63 4,05

Toplam: 120 37 26 30,50 25 42,71 52,25 50,10

TYT Türkçe DCBADc eb eBcBBCCddCDBDEcEdCEeACCaB DAaE

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal  a                       

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik  bBD E  baC C     E                     

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen bBdeBdCb cCb  dc ABe

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2024 3D TYT TG 2.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,088 289,180 1 76 2225 36773 274551

Puanı Hesaplanan: 82 2407 38819 297227

Katılımlar: 1 82 2445 39041 299829

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 3 10,25 26 10,25 23,67 23,55

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 2,90 2,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,47 1,43

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,23 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,12 3,39

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 3,00 9,71 10,05

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,00 12,47 10,42

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,25 2,77 2,03

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 3,25 15,24 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,18 1,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 1,36 1,41

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,09 1,22

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,50 3,63 4,05

Toplam: 120 22 16 18,00 15 18,00 52,25 50,10

TYT Türkçe D BA E C  e ABBeC  C  a     E           

Cevap Anahtarı B DCBADEACDDBBABBCCBACDBDEBECCEBACCEBEDACE

TYT Sosyal    E  bd   c   A AeA     

Cevap Anahtarı B BBAEADABCEDACCBACADAABCED

TYT Matematik Db D   c  C    d      D     a   d b c  B

Cevap Anahtarı B DDBDAECBECCACDECABECCDDCDACDCBDDBCDDEDDB

TYT Fen  B      B   b     d 

Cevap Anahtarı B CBBBBCCDBACEDAEDAABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Kesir Problemleri 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

