
SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADASU ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,325 323,420 29 41 41 61 453

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 82 8 79,33 88 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCcBAaDcDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBcABCDDBBAdCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İLHAN KUBAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,328 323,420 53 77 77 134 1099

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 3 14,00 70 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 77 11 73,33 81 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBcCDdDBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBcCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CbBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) aA CCBBcDCBBdBA CADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADdCDBDAdCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SALİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,663 323,420 95 127 127 308 2705

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 5 13,33 67 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 5 11,33 57 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 63 24 55,00 61 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cbDBAbcBaBCCACcBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CbAcBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACBbCBC C

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) abaCbBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAbCCABDDCBBdBAbCbcA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DAdDBDccCDbcAA BA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ENES PARLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,581 323,420 82 110 110 249 2092

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 14 2 13,33 67 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 6 12,00 60 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 66 20 59,33 66 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBAbDBDBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACBbCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CaBdccBAcd

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) bA CCBBDDC BCBAC b A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BdcDAbDBaABCDDDcAaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİLİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
462,003 323,420 31 44 44 65 499

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 82 8 79,33 88 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAdDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) bBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDAACCBdDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCAaDADBAABCbDBBAAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,056 323,420 27 39 39 57 441

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 9 78,00 87 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCaBACDcDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CdBbbAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCcDDADBAABCDDBBAAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,054 323,420 46 64 64 109 912

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 1 15,67 78 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 3 15,00 75 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 77 9 74,00 82 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAaDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) bDBCDBBAcC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBB D BBCBACCcDA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DdCDaDABCaDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇERİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,112 323,420 97 130 130 336 2952

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 10 6 8,00 40 13,49 13,73 6,15

Fen 20 12 8 9,33 47 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 65 21 58,00 64 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AbDBACDaDcCCACcBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAaBDbbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)   dCC  DDCcBbBACacDb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDdCDdDdcCacDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ZENGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
483,280 323,420 7 12 12 13 116

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 85 4 83,67 93 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCA DDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAcCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARJEN AKINCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,124 323,420 49 71 71 123 986

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 2 16,33 82 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 12 72,00 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBdCDcD CCAaDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaaCBCAa

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CaBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCC BDDCBBCBAdCADb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAdCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARŞA ÇİLOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
474,532 323,420 20 30 30 38 253

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 85 5 83,33 93 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAdDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CaBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABAdDAAaCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AS*N  CANBAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,685 323,420 38 52 52 81 645

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 9 78,00 87 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDcDBCCACDcCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCdCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCbDA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADcdDBDABCDcDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASAF POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,665 323,420 76 103 103 224 1933

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 5 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 66 23 58,33 65 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBA DBDBCCACDBCaAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) bbAaBcADCd

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCbcaAAd

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAbCCBBDDCaBdBbCCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDACDBDAcCDDaAbcBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA KAPUCUOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,115 323,420 73 100 100 215 1881

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 7 10,67 53 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 70 20 63,33 70 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBdaDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) bdCabCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAbCCAcDDCBBdBACCAbA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADdCcaDccCaDDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYKANAT AYAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,236 323,420 33 46 46 69 519

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 7 78,67 87 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAbDB AD CAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDAAaCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDaBaAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN TUNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,272 323,420 120 158 158 535 4806

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 1 2 0,33 3 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 11 5 9,33 47 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 4 11,67 58 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 45 31 34,67 39 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACacbcBAbbcccDdCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) dBBadDbaCb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CdabCACdAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG)  D    b d 

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C BabBAdDbACCBC  B a

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN)  CADDcDdc BCDDBBcAC 

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ ÇENGELOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,222 323,420 18 28 28 35 236

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 84 4 82,67 92 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBACDBaADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDB A

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCB D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCbDDADBAABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YÜCEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,600 323,420 58 83 83 149 1200

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 2 15,33 77 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 1 16,67 83 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 74 10 70,67 79 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAdD cAD CAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) bdBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDAA CBdD BDc

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN)  CADDADBA BCDDBBAAdD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN BOSTANCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,362 323,420 75 102 102 220 1918

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 2 16,33 82 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 4 13,67 68 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 66 22 58,67 65 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AaDBAaDcDBCCACDBCBAd

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dbAaBcADCd

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCcbAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCacaAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBBDDCBBdBbCCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DACDBDAcCDDaAbcBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
478,361 323,420 16 22 22 25 185

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 85 5 83,33 93 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDdDBCCACDcCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBbCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCABDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,444 323,420 124 164 164 613 5931

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 5 7 2,67 13 13,49 13,73 6,15

Fen 20 7 9 4,00 20 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 47 29 37,33 41 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACcaCDBcbb aADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDdDbcCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBa CACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBaBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)   Bb d d dA CBdD a a

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCcDDdb cABbc dB  bD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFE DEĞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,671 323,420 39 53 53 82 646

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 2 16,33 82 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 2 16,33 82 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 7 78,67 87 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBACDBDAcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDAbBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDAA CBdDCBDc

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDcDBcABCDDBB ACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÜNGÜÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,774 323,420 90 122 122 300 2641

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 11 5 9,33 47 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 63 23 55,33 61 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACaBCDBAdbdDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAcCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCAbCbC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDbbBdbcCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) d dCbBAd AAdCBCD B D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCcDbADBAABCDcBBAdCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÖZGEDİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,329 323,420 117 155 155 505 4441

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 7 3 6,00 30 13,49 13,73 6,15

Fen 20 10 5 8,33 42 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 47 20 40,33 45 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBdaDc AD CAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBdDbcA  D

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CD   aD ac

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)    C BAd  A CBd  c D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) B cDDAccc BCDD B  bD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYGUSUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,988 323,420 57 82 82 147 1193

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 5 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 14 71,33 79 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCDBACDdcADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBdDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDcbA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDbACCBdDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDADBcABCbDBBccCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA UZUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,712 323,420 21 31 31 43 304

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 82 8 79,33 88 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDBDBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDAbbB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAdCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURA KBİRCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,528 323,420 106 141 141 413 3571

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 4 3 3,00 30 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 8 3 7,00 35 13,49 13,73 6,15

Fen 20 11 6 9,00 45 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 55 17 49,33 55 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCDBACaB AD CA 

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) C   BBbaaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBC BAbc A   C   c 

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCAD AccAABbcD B dbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KAYA İMANÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,918 323,420 17 24 24 30 221

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 84 6 82,00 91 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAdDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBacCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDADBAABCDcBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL AYDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,377 323,420 55 79 79 136 1113

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 1 16,67 83 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 11 72,33 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDdCDBACDB AcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C BCABACDAA CBCDCBaD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCbcDADBAABCDDBBAdCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,333 323,420 56 80 80 137 1114

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 12 2 11,33 57 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 0 19,00 95 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 8 72,33 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAdDBDADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBaDCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CcACBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)    dABACDAA CBCc  DD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBB ACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE BARUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,316 323,420 5 10 10 11 73

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBDBCCACDcCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBcDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE GÖNÜLTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,743 323,420 88 120 120 286 2460

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 13 5 11,33 57 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 4 12,67 63 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 66 20 59,33 66 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDcCaBACDcDADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAddAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDbCBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBdCbBdCb A CBCDCcDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) aCADDADacABCDDBB  bD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE SU ALASAD 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,295 323,420 48 69 69 121 980

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 0 17,00 85 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 12 71,00 79 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBddDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADdD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCAbdAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDAaBBbBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAA CB DCB D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDADBAABCDDBBddCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SET 346  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,903 323,420 122 160 160 546 4935

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 6 8 3,33 17 13,49 13,73 6,15

Fen 20 9 10 5,67 28 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 52 30 42,00 47 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCDBAdad ADBCAd

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) aBBDAbAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBcCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDbCBBDaCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) ddBCcaA Db  CB  dd a

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADbbcBAABCcaaa dbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADA KARDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,321 323,420 84 113 113 266 2247

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 13 0 13,00 65 13,49 13,73 6,15

Fen 20 11 9 8,00 40 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 66 16 60,67 67 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A DBACDBcBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDcbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBdAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A CCB D CBB BA CA A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BdcDdCccDbcCDDDcAaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN AYKUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,597 323,420 96 128 128 309 2708

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 10 5 8,33 42 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 5 12,33 62 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 62 22 54,67 61 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCaBACDBbADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBdDADAcdD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDdCBacBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C aC BAd bAdCBCD B a

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCAaDADdAABCDDBB bbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SİNCER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,162 323,420 62 87 87 153 1239

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 1 15,67 78 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 4 12,67 63 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 10 71,67 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDDBAdDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDdBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) abBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCAcD CB CBA CADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDdCD DbcCDDDA BBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN AZİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,100 323,420 123 161 161 589 5596

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 6 10 2,67 13 13,49 13,73 6,15

Fen 20 10 7 7,67 38 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 43 35 31,33 35 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A DBdCDc  CCACaBCaAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCd

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACa adCAa

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) acaCbdabb 

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) cACbC cDcC a dcCd bb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcD bc  AaCaaDAABaA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
470,617 323,420 22 33 33 46 327

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 84 5 82,33 91 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAbDBDAcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C BCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAdbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,076 323,420 35 48 48 72 543

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 80 10 76,67 85 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADcBACDBaBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAcBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CbBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDcBCbDDAABBc

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK OKUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
465,137 323,420 26 38 38 56 434

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 83 6 81,00 90 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcaBACDcDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAcCaDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ORÇUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,693 323,420 94 126 126 307 2704

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 10 6 8,00 40 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 5 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 64 22 56,67 63 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADcBAbDBDBCCACaBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCa

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CdCaDaBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDaBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCA cbddB BAbC *A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCAacCcBDAdCDDDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ACET 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,800 323,420 50 73 73 127 1059

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 13 2 12,33 62 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 9 73,00 81 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDDBAdDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAaBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBaCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBB D cB BA CAcA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NERGİ  DİLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
445,922 323,420 47 65 65 110 914

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 1 17,67 88 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 2 16,33 82 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 12 71,00 79 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBACDcDADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbAaCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBa CACCdC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) dDACBBbaCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBdABA DAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCcDDADBAAB DDBBAAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ARIMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
464,887 323,420 28 40 40 60 445

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 9 78,00 87 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAaDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbbAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABAdDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBcABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEDE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,278 323,420 72 99 99 211 1831

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 12 1 11,67 58 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 3 14,00 70 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 70 11 66,33 74 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBAaDBDBCCACDdCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CdCBbCaCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A CCBBD CBBdBA    A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DACDdDA CDDbcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BENGÜ ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
397,720 323,420 83 112 112 261 2203

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 1 15,67 78 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 67 17 61,33 68 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A DBAaaa aC ACccCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDbDBcADbB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CdCBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCcBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBc D BBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCdDAbDBDABCDDDAdBBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA GÜNEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,626 323,420 45 63 63 108 899

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 1 16,67 83 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 77 11 73,33 81 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDdbBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) abBCDBBdAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCABD CBBCBACCAbA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACcBDAdCDDDAABBc

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ZEYNEP ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,246 323,420 111 146 146 432 3704

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 7 4 5,67 28 13,49 13,73 6,15

Fen 20 9 4 7,67 38 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 57 17 51,33 57 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAaDcDADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBdDAbADCb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) acBCA AC    C    Ba*

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADaccBCc       

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDİZ SAĞIR 3364  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,717 323,420 103 137 137 402 3490

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 4 7,67 38 13,49 13,73 6,15

Fen 20 12 8 9,33 47 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 59 24 51,00 57 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBAbDdDaCCACaBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CbAacDbDdd

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBcCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A b  dDDC B B CCbDd

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADddaBDAaCDaDccBaA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFEHAN AYDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,559 323,420 40 55 55 84 649

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 9 78,00 87 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAbDBDAbaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAa

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDcDBAcBCDDBBAcCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TUNA OĞUZ 13  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,560 323,420 114 152 152 458 3949

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 5 13 0,67 3 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 59 29 49,33 55 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AbbBcCacDdCCACadCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACBbCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDaCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) Dd baddbadBBdBAda bb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDacAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,667 323,420 126 167 167 663 7078

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 6 1,00 10 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 6 6 4,00 20 13,49 13,73 6,15

Fen 20 5 13 0,67 3 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 35 39 22,00 24 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBAdbd BC cCDdCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CbAbd bDCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CcbaD BCc 

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDabDad Ab

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A C BB D  daBcba  b

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) cd Ddb BDcdCcbacbBcc

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,726 323,420 60 85 85 151 1223

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 0 15,00 75 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 4 13,67 68 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 9 72,00 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAbbBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBcCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCABDD B  BA CADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DcbDBbAcCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TİRYAKİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
482,736 323,420 9 14 14 16 123

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAdDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBdABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ÖZKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,628 323,420 52 75 75 132 1094

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 4 13,67 68 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 13 71,67 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDcDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAcBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDaCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) aACCCABDDbBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DAaDBDAcCDcDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN EŞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,951 323,420 98 131 131 341 3017

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 10 3 9,00 45 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 4 11,67 58 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 62 18 56,00 62 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDDBAabdbBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCDcdAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA C  Bba B CBAdCA  

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DdCDdDd CaDDAA BA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ÖZEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,082 323,420 92 124 124 304 2695

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 8 5 6,33 32 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 3 13,00 65 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 60 16 54,67 61 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAaDBDA BCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADaD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) C dbCACbAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDbCcBb  A

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CdBCbB Cc A   d  aDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADcAD AABCDD B dbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR SÖZÜGEÇEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
469,663 323,420 23 34 34 48 341

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 84 6 82,00 91 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCABDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCAcACDaDABCDDDAcaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,911 323,420 86 116 116 275 2349

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 10 3 9,00 45 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 5 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 67 16 61,67 69 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AbDBAdDcDBCCACDdCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) *DBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  ACCCdBDc aB BA    A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDdCcdDAcCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES NUMAN ERDOĞMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
481,546 323,420 10 15 15 17 138

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 85 5 83,33 93 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBcDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAdCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BİROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,077 323,420 15 20 20 23 162

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 86 4 84,67 94 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAaDBDaCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ BAYRAM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,726 323,420 66 92 92 184 1515

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 5 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 74 16 68,67 76 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACaBCDBdbDBDAbBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBaDadA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABcCDAAbCaCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCAcDcDBcABCDDBBdACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜMÜLCİNELİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,217 323,420 68 94 94 201 1718

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 12 7 9,67 48 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 72 17 66,33 74 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAbDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dbADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACdbCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) bA CCccDDCBBaBAbCdDb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCdDACDBDAcCDDDcbBBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SÜMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,187 323,420 19 29 29 36 237

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 85 5 83,33 93 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAaDdDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDADBcABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ALTUNTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
414,552 323,420 71 97 97 207 1762

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 2 15,33 77 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 5 12,33 62 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 70 17 64,33 71 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBcbbBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBcADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCcCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) dDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCA DDaBBCBACCADb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DACcBDAdCDDbAdaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ALVER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,537 323,420 77 104 104 226 1971

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 12 2 11,33 57 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 4 13,67 68 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 70 13 65,67 73 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBcCDccADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CB abBACDAA CB D   D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDcDBcdBCDDBB AdD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ARSLAN 99999  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,176 323,420 80 108 108 241 2030

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 1 8,67 43 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 1 15,67 78 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 68 9 65,00 72 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDBDaaCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) abBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A CCA DcCBB    C   

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DACDBDA CDcDAA BA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER AYŞE SELÇUK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,650 323,420 61 86 86 152 1224

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 2 14,33 72 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 3 15,00 75 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 10 72,67 81 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCDBAdDBDADaCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBbBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C BCABACDAA CB aCBDc

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDADBcABCDD BcACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİD SERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,983 323,420 121 159 159 543 4932

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 2 6 0,00 0 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 7 7 4,67 23 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 6 11,00 55 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 50 30 40,00 44 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDDBcdcdcaC ACadCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aaaCDccb  

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) bACdCccDDbcBC   d   

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DAdDBaddCDDDcAcBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİSU AKKAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,814 323,420 110 145 145 425 3678

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 4 3 3,00 15 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 6 12,00 60 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 58 17 52,33 58 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDDBcdDc BCbACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) bDB DBccAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A    aD  B dB     d

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADdCadDdBCDDDAcdBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,411 323,420 107 142 142 414 3578

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 7 5 5,33 27 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 6 11,00 55 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 60 21 53,00 59 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCDBAbbBDAbaCAa

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAaADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBaBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)  d a BdCccA CB   B D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) aCADDcDccbBCDDaB ACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YÜKSEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,936 323,420 37 50 50 76 619

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 4 13,67 68 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 81 6 79,00 88 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAbDB ADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAA CBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) aCADbcDBAABCDDBB AdD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,217 323,420 101 134 134 371 3208

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 7 5 5,33 27 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 5 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 59 21 52,00 58 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAbDBcaCCbCDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dbb BDbDdB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACB CBCbb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CdBdDc c d A C   

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BdADACcaDABCaDDAAaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
455,470 323,420 41 56 56 85 651

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 3 15,00 75 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 80 9 77,00 86 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAaDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBcDCcBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DACDBDAaCaDDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AVŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,372 323,420 14 19 19 22 158

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 86 4 84,67 94 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDdCDBAdDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBaDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) aCADDADBAABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
JUMANAH ALNAJJAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,056 323,420 105 140 140 409 3545

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 6 7,00 35 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 6 11,00 55 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 59 25 50,67 56 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCcBAdDcDAbaCAd

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBdDbDADCa

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBacCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBbBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)    CbBbCccA CB DdcDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCAaDbDaAABCcDBB dCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR AKKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,370 323,420 116 154 154 500 4401

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 11 7 8,67 43 13,49 13,73 6,15

Fen 20 12 8 9,33 47 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 53 35 41,33 46 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDbdcdDBbBCCACaBaBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CcbDBadDCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACdaCBCca

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDaCDBacAd

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCABcD cBdBcdCbDb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDbaDcDAcCcDDAbaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN OĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
482,988 323,420 8 13 13 14 119

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAbCCBBDDCBBdBAbCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARTAL YUSUF 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
452,126 323,420 42 58 58 92 743

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 79 10 75,67 84 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADbBAdDBDBC ACcBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAaBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBcCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBcDCBBCBACCbDA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAcCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKBAYIR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
449,652 323,420 43 60 60 98 824

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 1 17,67 88 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 78 11 74,33 83 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAbDBDBCCACDcCBAb

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CcADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACaDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAaCCBB DCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADAbDBDAcCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KOBYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,122 323,420 79 106 106 235 2015

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 2 15,33 77 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 71 17 65,33 73 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBcdDBaaCCAabdCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dcAaBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCAd DCBBCBAdCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDcdCDDDAdBBc

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY EREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,546 323,420 91 123 123 302 2648

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 2 14,33 72 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 5 11,33 57 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 63 20 56,33 63 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACccCaBAaDcDADBaAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBaCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDbC aDB c

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABA cAACCB DCB c

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDADaAbBCaa BA CD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MASAL E İMAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,582 323,420 44 62 62 105 870

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 1 16,67 83 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 1 17,67 88 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 12 71,00 79 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDBDBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) a*aCDBBdbC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAdCCABDDCB CBA CADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DACDcDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN NAS 1881  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,688 323,420 12 17 17 20 150

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 86 4 84,67 94 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAbDdDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAdCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SARP AKDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
491,987 323,420 2 4 4 4 30

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 88 2 87,33 97 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBDBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BAYRAKTAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,857 323,420 93 125 125 306 2700

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 6 7,00 35 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 1 16,67 83 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 60 18 54,00 60 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAaDB aCCACccCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dDAaBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) a  aDBa A 

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A CbdBDD aBd AbC cA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC D bDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ENER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,421 323,420 112 150 150 452 3885

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 8 4 6,67 33 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 6 12,00 60 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 52 25 43,67 49 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AaACDBCDBAdDc AbBaAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDbDbDdb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDA aab   

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) b cCbBAC AA  cC    D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDAbdcABCDDBacACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TUNA DİŞLİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
492,599 323,420 1 3 3 3 25

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 19 1 18,67 93 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 88 1 87,67 97 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBACDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACC C

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KİLİSLİOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,112 323,420 113 151 151 456 3929

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 4 1,67 17 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 4 7,67 38 13,49 13,73 6,15

Fen 20 11 8 8,33 42 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 52 23 44,33 49 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACbcCDBA DBDAcBCAa

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbA a 

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CB bCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDc Ba  bc

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)   a dBAd AA CBdDC D 

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDdDcAABCDaaB ddc

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HANSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,719 323,420 99 132 132 343 3024

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 12 3 11,00 55 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 6 12,00 60 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 61 24 53,00 59 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBcdDBDaCCACacCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDbaBcbbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CdCabCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA C ABcD a  BACCbDA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCAbdbDdDdBCDDDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AVCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,994 323,420 102 135 135 386 3356

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 14 6 12,00 60 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 7 10,67 53 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 59 31 48,67 54 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ccDBcbDBcaCCACaBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAcBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACdbCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aaaCbdadAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCdBBcDCaBCBAddADb

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BbcDdbDBDAcCDDDAcBBb

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KARAKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,905 323,420 63 89 89 160 1295

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 0 16,00 80 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 4 12,67 63 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 75 9 72,00 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBcaDBDAcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CB C BACDAA CBC CBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCAaDADdAABdDDBB Aa 

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METE KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,520 323,420 13 18 18 21 155

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 86 4 84,67 94 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDBDaCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBaCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEYRA YANARDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,889 323,420 119 157 157 522 4655

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 10 6 8,00 40 13,49 13,73 6,15

Fen 20 4 2 3,33 17 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 45 16 39,67 44 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A DBACaBDBCCdCcBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBa BCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) a         

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) bAaCd d DCBBdBAC b A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCd  a        D    A

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KALAYCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,293 323,420 81 109 109 244 2071

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 14 2 13,33 67 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 3 14,00 70 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 69 15 64,00 71 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADaBcdbBDaCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAaBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCdCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A C A DDCBBCBACCcaA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DdbDaDA CDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY YÜCESES 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,742 323,420 67 93 93 198 1675

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 13 2 12,33 62 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 3 15,00 75 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 72 11 68,33 76 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCaBd DBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDaAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CB dABACcAA CB  CB D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADDADdAABCDD BAbCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MELİH MERT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,841 323,420 54 78 78 135 1108

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 78 12 74,00 82 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBAdDBDAcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAAdCBCDCacD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDADBAABCDDaBbcCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR İLMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,838 323,420 109 144 144 424 3677

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 8 1 7,67 38 13,49 13,73 6,15

Fen 20 11 6 9,00 45 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 57 15 52,00 58 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACcBCbBd DcDA BCAa

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADA CD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCAb dC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C    B CDAA C d  B  

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN)  CADDAccdABCbDBa bC 

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 1 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,401 323,420 129 171 171 754 9285

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 13,49 13,73 6,15

Fen 20 9 9 6,00 30 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 25 56 6,33 7 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cddbcdab ACcBadacCAd

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBacdDcDbb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CacbCbbd d

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) dbbCdcbdaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) C aa adCbcbbC bab  a

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN)  CbDbAccAdBCaaBc AbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ÇAPACI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,019 323,420 85 115 115 273 2344

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 11 7 8,67 43 13,49 13,73 6,15

Fen 20 13 5 11,33 57 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 68 17 62,33 69 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDaCDBA DBDAbBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CdBCbBAb dAdCBCD Bbc

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) aCADDb BA BbDaBBAdCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL ULUS 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,003 323,420 125 165 165 620 6082

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 1 0 1,00 10 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 1 3 0,00 0 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 6 2 5,33 27 13,49 13,73 6,15

Fen 20 8 7 5,67 28 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 34 22 26,67 30 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBcCDa c cCcC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR)       A   

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN)   cb    dC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CbACBBbaaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CAB  c b A   B  C   

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDb cA abaDBB  b 

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ERGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,172 323,420 108 143 143 420 3625

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 11 0 11,00 55 13,49 13,73 6,15

Fen 20 7 8 4,33 22 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 52 20 45,33 50 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAdDB AD CAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) bBBDAaccdb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDcbB b CA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT)  BBC BAC AA C   C D 

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCADb baAbBdDa B  a 

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,471 323,420 104 139 139 405 3521

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 0 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 6 3 5,00 25 13,49 13,73 6,15

Fen 20 10 6 8,00 40 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 57 14 52,33 58 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A DBA DBD CCACDBC AA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDaCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A Cd  D   B BAdb   

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC Ddb  D cCabDcABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖM*  KARABULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,097 323,420 74 101 101 216 1882

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 7 13 2,67 13 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 73 16 67,67 75 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAbDdDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBbCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCB D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDbacAdabbcBacdbc

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KUZEY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,571 323,420 78 105 105 231 2005

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 17 1 16,67 83 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 3 13,00 65 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 65 14 60,33 67 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A ACDBCDBAdbB A BCA 

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) ad bCACd C

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CbACBBDBaA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAA CBd CBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) aCADDADBA BdD BBcAC 

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR OKTAY ŞUÖZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,021 323,420 89 121 121 288 2480

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 1 17,67 88 13,49 13,73 6,15

Fen 20 12 8 9,33 47 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 66 23 58,33 65 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCbdAbDccADaCAd

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBcADAbac

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CcBbCACdAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAA CBCaCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDAcaAcBCcaBBdbCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR AYDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
440,447 323,420 51 74 74 129 1073

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 1 14,67 73 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 10 72,67 81 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDBDaCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aaBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)  A CCABDD aBCBA CADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BdADAbDBDABCDDDAABBc

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PARSA ESMAEİLABADİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,361 323,420 70 96 96 204 1744

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 4 13,67 68 13,49 13,73 6,15

Fen 20 15 3 14,00 70 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 69 14 64,33 71 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCaBACDBDbcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADbaC 

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBaDC CCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDAC BaB A

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABCABAdDAAbCBdDC bD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCcDDA BAABCDDBB dCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AKCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,714 323,420 32 45 45 66 508

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 1 17,67 88 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 79 8 76,33 85 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAdDcDBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADbB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBbCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBc Ab

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDACDBDABCDDDA BBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GÜNER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,298 323,420 64 90 90 167 1378

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 14 3 13,00 65 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 76 11 72,33 80 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBACDBDADaCAb

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCbCCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CdcaABACDAA CB D BDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDADcAbBCDDBBAAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
489,138 323,420 3 8 8 9 49

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACDBCDBACDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA NOORİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,369 323,420 128 170 170 707 8286

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 2 6 0,00 0 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 3 5 1,33 13 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 3 6 1,00 5 13,49 13,73 6,15

Fen 20 8 10 4,67 23 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 28 43 13,67 15 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cb addDcbB CbCacCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR)  bb cbdDbB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CcCacbaCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) ac bDc dAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT)   C  daDa    abC   c

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) aCdDdC  cdBCDDcdbaBb

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,622 323,420 115 153 153 497 4382

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 2 2 1,33 13 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 5 7,33 37 13,49 13,73 6,15

Fen 20 10 7 7,67 38 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 51 24 43,00 48 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cbDBcdDBaBCaACcBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CbADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) bDa D     

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCAd D   CBbdd Dd

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC Ddd cDdcCDcDA BaA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SARIKAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,962 323,420 65 91 91 172 1419

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 3 15,00 75 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 74 13 69,67 77 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) A ACDcCDdA DBcADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADdb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCAbCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCAdACDAACCBdaCB D

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDADBAABCDDaBAAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENİHA COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
485,874 323,420 6 11 11 12 83

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAaDBDBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBbCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DURMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,780 323,420 4 9 9 10 68

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 87 3 86,00 96 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBACDBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAbCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBcAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHACANBERK ÖNCÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
466,077 323,420 25 37 37 55 415

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 83 7 80,67 90 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcACcBCDBAdDdDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CdBbCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABACDAACCBCDdBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) BCADDADBAABCDDBBAACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
URAZ ERSELİH 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,983 323,420 11 16 16 18 144

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 86 4 84,67 94 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBDBCCACDcCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACBDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADAbDBDAdCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAPLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
434,432 323,420 59 84 84 150 1207

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 15 5 13,33 67 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 74 15 69,00 77 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACaBcBCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDADCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACaDCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) abcCDBd AC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAbCdBBDDCaBCBACCbcA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDAcCDDDAABBc

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,363 323,420 118 156 156 512 4508

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Fen 20 12 6 10,00 50 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 50 15 45,00 50 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCcBcC BDAc CAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR)  BdDbDADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbCdC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (FEN) cCcDDAD cABCaDBa dCD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI ÇETİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,169 323,420 36 49 49 75 615

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 79 11 75,33 84 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBAdDBDAcBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDADAcCb

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbdAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBBDBCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBdABACDAACCBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dCADDADBAABCDDBBdACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,961 323,420 69 95 95 202 1724

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 0 8,00 80 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 16 2 15,33 77 13,49 13,73 6,15

Fen 20 14 2 13,33 67 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 68 9 65,00 72 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBAa BcaCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBD D B

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CA   CBCA 

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) aDBCDBBAAa

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCdBDDC BCBbCCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC  ACD DAdCcDDAA BA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
391,266 323,420 87 118 118 281 2399

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 9 3 8,00 40 13,49 13,73 6,15

Fen 20 16 4 14,67 73 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 62 20 55,33 61 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ADDBACDBcBCCACDBCcAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDAbBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) bcaCDBcAbb

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA C c  a BB BACd  A

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCbDdCDBDABCDDDAcaBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ŞAHİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,768 323,420 127 169 169 691 7939

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 4 6 2,00 10 13,49 13,73 6,15

Fen 20 2 8 -0,67 -3 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 25 31 14,67 16 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) c DBACc a CCAdcBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) acb c ba B

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACBaCB Aa

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) bc b      

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) b CbCdB b a   bC    

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN)  b   d   c CDcbc  ab

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEL L BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
463,735 323,420 30 43 43 63 469

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,49 13,73 6,15

Fen 20 20 0 20,00 100 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 82 8 79,33 88 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) cDDBAdDdaBCCACDBCaAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACaDCBCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DACCCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCADACDBDABCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
466,916 323,420 24 35 35 51 393

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 18 0 18,00 90 13,49 13,73 6,15

Fen 20 17 3 16,00 80 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 82 4 80,67 90 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDBCDBA DBDADBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDAbADCD

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBBDCACCAC

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CDACBB BCA

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CBBCABA DAA CBCDCBDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) cCAaDADBAABCDDBBcACD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ZABUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,803 323,420 34 47 47 71 532

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 19 0 19,00 95 13,49 13,73 6,15

Fen 20 18 2 17,33 87 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 80 9 77,00 86 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) AcDBACDBDaCCACDBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) CDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) CACabCdCAb

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) CDBCDBBAAC

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DA CCBBDDCBBCBACCADA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BCcDACDBDAdCDDDAABBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 2 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYŞAN ECE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
371,929 323,420 100 133 133 350 3059

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 129 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 15,21 10,58

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,73 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,18 7,33 5,69

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,47 7,50 3,77

Matematik 20 13 4 11,67 58 13,49 13,73 6,15

Fen 20 12 7 9,67 48 13,91 13,97 7,93

Toplam: 90 58 23 50,33 56 64,89 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ABACDcCDBAdaBDcDBCAC

Cevap Anh. A ABACDBCDBACDBDADBCAC

Sözel (TAR) CBBDbDAD b

Cevap Anh. A CBBDADADCD

Sözel (DİN) CBabCAbbAb

Cevap Anh. A CBBDCACCAC

Sözel (İNG) CD bB D C 

Cevap Anh. A CDACBBDBCA

Sayısal (MAT) CABC BAdcAA CB*D aDD

Cevap Anh. A CFBCABACDAACCBCDCBDD

Sayısal (FEN) dC*Da cBAABCDbBBcAbD

Cevap Anh. A BCADDADBAABCDDBBAACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 0 2 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF AV 4.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİA TANRIKULU 0  D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,468 323,420 1 147 147 435 3732

Puanı Hesaplanan: 171 171 793 10171

Katılımlar: 1 171 171 800 10206

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 15,21 10,58

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,89 4,79

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,33 5,69

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,33 7,50 3,77

Matematik 20 10 3 9,00 45 9,00 13,73 6,15

Fen 20 11 6 9,00 45 9,00 13,97 7,93

Toplam: 90 55 22 47,67 53 47,67 65,63 38,91

Sözel (TÜR) ccDBACDdbaCCACcBCBAA

Cevap Anh. B ADDBACDBDBCCACDBCBAA

Sözel (TAR) dDADBDAbCB

Cevap Anh. B CDADBDADCB

Sözel (DİN) dACabCBCAC

Cevap Anh. B CACBDCBCAC

Sözel (İNG) bD CD cAA 

Cevap Anh. B CDBCDBBAAC

Sayısal (MAT) DAbCCc D     BACd DA

Cevap Anh. B DACCCFBDDCBBCBACCADA

Sayısal (FEN) BC DdC dDAcCDbDc dBA

Cevap Anh. B BCADACDBDABCDDDAABBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Misakımilli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ""ulusal egemenlik"" ve ""tam bağımsızlık"" ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 2 1 0 50
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
