
SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
67,000 58,570 20 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 5 16,75 67 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 18 5 16,75 67 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCB BCDaBcdB EaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 18 5 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
54,000 58,570 40 57 57 57 59

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 6 13,50 54 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 15 6 13,50 54 16,68 16,87 14,64

Matematik DcAbDBCBEBCDC c aCaaDC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 15 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA SAFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCeCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBEdBCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 58,570 15 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 20 4 19,00 76 16,68 16,87 14,64

Matematik DcAdDBCBEBCeCBE BCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
44,000 58,570 46 67 67 67 69

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 8 11,00 44 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 13 8 11,00 44 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBEBCebcE d caDe  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 13 8 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
48,000 58,570 43 62 62 62 64

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 4 12,00 48 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 13 4 12,00 48 16,68 16,87 14,64

Matematik DbAADBC  BCDC   d EaDC  c

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 13 4 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 58,570 35 51 51 51 53

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 3 14,25 57 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 15 3 14,25 57 16,68 16,87 14,64

Matematik DE  DBaa BCDe E   ECDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 15 3 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 58,570 26 40 40 40 42

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 5 15,75 63 16,68 16,87 14,64

Matematik DE ADBCe BCDaB ABbcaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 5 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
100,000 58,570 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 25 0 25,00 100 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 25 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 58,570 13 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 21 4 20,00 80 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBbBCDCBEAcCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 58,570 29 43 43 43 45

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 2 15,50 62 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 16 2 15,50 62 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCB BCDaB    Ea CB D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 2 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
70,000 58,570 19 33 33 33 34

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 2 17,50 70 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 18 2 17,50 70 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBEBdD B  BCECDC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 18 2 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 58,570 38 55 55 55 57

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 9 13,75 55 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 16 9 13,75 55 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbbDBCaEBCeaBEcBCcaDCB*D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 9 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
46,000 58,570 45 64 64 64 66

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 10 11,50 46 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 14 10 11,50 46 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbdDBCe BCeacbAdCEacCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 14 10 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 58,570 29 43 43 43 45

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 6 15,50 62 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 6 15,50 62 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCa BCDaBcdB EaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 6 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 58,570 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
61,000 58,570 32 47 47 47 49

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 7 15,25 61 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADaCB BCDaBcABCcaDCdAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 7 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
87,000 58,570 9 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 22 1 21,75 87 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDC E BCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 22 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 58,570 10 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 22 3 21,25 85 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCeCBEABdEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
59,000 58,570 34 49 49 49 51

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 5 14,75 59 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 16 5 14,75 59 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCc BCDa EcBCcaDC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 5 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
47,000 58,570 44 63 63 63 65

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 9 11,75 47 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 14 9 11,75 47 16,68 16,87 14,64

Matematik aEbbDdCaEBCDaB bBCcaDC AD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 14 9 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCeEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
64,000 58,570 24 38 38 38 40

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 4 16,00 64 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCB BCDa EABCcaDC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 4 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
53,000 58,570 41 58 58 58 60

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 7 13,25 53 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 15 7 13,25 53 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbdDBdBEBCeC  ddC CDCBAa

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 15 7 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
56,000 58,570 37 54 54 54 56

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 8 14,00 56 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 16 8 14,00 56 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbAbBCaEBCDaBc ddEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 8 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 58,570 26 40 40 40 42

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 5 15,75 63 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAAbBCBEBCe BccB cCDCBA 

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 5 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
55,000 58,570 38 55 55 55 57

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 9 13,75 55 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 16 9 13,75 55 16,68 16,87 14,64

Matematik bEcdDBCBEBbeaBaABCcaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 9 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 58,570 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 24 1 23,75 95 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 58,570 29 43 43 43 45

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 6 15,50 62 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 6 15,50 62 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCeEBCDCB ABadeDC bD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 6 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
81,000 58,570 12 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 3 20,25 81 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 21 3 20,25 81 16,68 16,87 14,64

Matematik DE ADBCBEBCDCBdABCEaDaBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 21 3 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
67,000 58,570 20 34 34 34 35

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 5 16,75 67 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 18 5 16,75 67 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCB BCDaBcdB EaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 18 5 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
63,000 58,570 26 40 40 40 42

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 5 15,75 63 16,68 16,87 14,64

Matematik DE ADaCBbBCDCB dBCEa aBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 5 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 58,570 22 36 36 36 37

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 6 16,50 66 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 18 6 16,50 66 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCB BCeaBbABCcaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20
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60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 18 6 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 20 0,00 0 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 5 20 0,00 0 16,68 16,87 14,64

Matematik bccdbdbdEBCcCdbbceaCbdcbe

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 5 20 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 58,570 35 51 51 51 53

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 7 14,25 57 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 16 7 14,25 57 16,68 16,87 14,64

Matematik DEcADBCB BCDaBcdd EaDCBbD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0
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40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 7 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
66,000 58,570 22 36 36 36 37

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 18 6 16,50 66 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 18 6 16,50 66 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCB BCcbBbAddECDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 18 6 72



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
64,000 58,570 24 38 38 38 40

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 4 16,00 64 16,68 16,87 14,64

Matematik DEcADBCB BCDaB d  EaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 4 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
60,000 58,570 33 48 48 48 50

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 8 15,00 60 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 17 8 15,00 60 16,68 16,87 14,64

Matematik bcAAbBaaEBCDCdEdBCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 8 68



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
77,000 58,570 14 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 20 3 19,25 77 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBbBCDCB  BCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 58,570 10 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 22 3 21,25 85 16,68 16,87 14,64

Matematik bEAADBCaEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
71,000 58,570 18 32 32 32 33

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 19 5 17,75 71 16,68 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBaeec ABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 19 5 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 58,570 16 30 30 30 31

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 19 4 18,00 72 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCB BCDaB cBCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 19 4 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYIND 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
33,000 58,570 47 68 68 68 71

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 11 8,25 33 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 11 11 8,25 33 16,68 16,87 14,64

Matematik bEdcDdCe BCea  ABdcabCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 11 11 44



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
72,000 58,570 16 30 30 30 31

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 19 4 18,00 72 16,68 16,87 14,64

Matematik DcAADBCB BCDCB ABCcaDeBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 19 4 76



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 4 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
52,000 58,570 42 59 59 59 61

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 48 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 8 13,00 52 16,68 16,87 14,64

Toplam: 25 15 8 13,00 52 16,68 16,87 14,64

Matematik DEbADBCa BCDaBcdd caDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 15 8 60



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
51,000 58,570 13 60 60 60 62

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 14 5 12,75 51 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCd BCDe  Ad caDC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 14 5 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 58,570 10 28 28 28 29

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 20 5 18,75 75 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBcbBCEabCcAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 5 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 1 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCeCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 58,570 15 65 65 65 67

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 7 11,25 45 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 13 7 11,25 45 17,26 16,87 14,64

Matematik bEbdD aB BCDaBc   EaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 13 7 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
50,000 58,570 14 61 61 61 63

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 14 6 12,50 50 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 14 6 12,50 50 17,26 16,87 14,64

Matematik DEdADBCB BCDa be edCDC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 14 6 56



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 58,570 6 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 21 4 20,00 80 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCecABCEaDeBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
75,000 58,570 10 28 28 28 29

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 20 5 18,75 75 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBaeaBEABCcaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 5 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 1 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,26 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
78,000 58,570 7 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 20 2 19,50 78 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCB BCDCB  BCcaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
90,000 58,570 1 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 23 2 22,50 90 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBcABCaCDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 23 2 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 58,570 8 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 20 4 19,00 76 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCeaBEAB EaDCBdD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 58,570 4 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 22 3 21,25 85 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBaDCBEABCcaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
57,000 58,570 12 51 51 51 53

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 7 14,25 57 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 16 7 14,25 57 17,26 16,87 14,64

Matematik DEbADBCBEBCDa cdB cbcCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 7 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SU ALKAÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
76,000 58,570 8 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 20 4 19,00 76 17,26 16,87 14,64

Matematik DEAADBCB BCDCBEcabEeDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 20 4 80



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
45,000 58,570 15 65 65 65 67

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 13 7 11,25 45 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 13 7 11,25 45 17,26 16,87 14,64

Matematik DEdADBCdEBCD B  ddcaDC  e

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 13 7 52



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
85,000 58,570 4 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 22 3 21,25 85 17,26 16,87 14,64

Matematik DEbADBaBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 22 3 88



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
26,000 58,570 17 69 69 69 72

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 17 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 10 6,50 26 17,26 16,87 14,64

Toplam: 25 9 10 6,50 26 17,26 16,87 14,64

Matematik DE AcBaB dCcb d   EaDaaAe

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 9 10 36



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUNCUOĞLU 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 58,570 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 2 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 23,75 16,87 14,64

Toplam: 25 24 1 23,75 95 23,75 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
95,000 58,570 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 2 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 23,75 16,87 14,64

Toplam: 25 24 1 23,75 95 23,75 16,87 14,64

Matematik DEAADBCBEBCDCBEABCEaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 24 1 96



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
24,000 58,570 1 70 70 70 74

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 1 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 8 6,00 24 6,00 16,87 14,64

Toplam: 25 8 8 6,00 24 6,00 16,87 14,64

Matematik Dcc DBCa BCea     cacC  D

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 8 8 32



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
80,000 58,570 1 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 1 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 20,00 16,87 14,64

Toplam: 25 21 4 20,00 80 20,00 16,87 14,64

Matematik DbAADBCBEBbDCBEdBCECcCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 21 4 84



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11T

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
58,000 58,570 1 50 50 50 52

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 1 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 16 6 14,50 58 14,50 16,87 14,64

Toplam: 25 16 6 14,50 58 14,50 16,87 14,64

Matematik DEAADBCe BCDCBEcdCcaDC  b

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 16 6 64



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF 10 Matematık (PC02-11.01KSN03)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0 11Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

KDS PUAN
62,000 58,570 1 43 43 43 45

Puanı Hesaplanan: 70 70 70 84

Katılımlar: 1 71 71 71 87

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 6 15,50 62 15,50 16,87 14,64

Toplam: 25 17 6 15,50 62 15,50 16,87 14,64

Matematik DEdADaCe BCDCecAB EaDCBAD

Cevap Anahtarı A DEAADBCBEBCDCBEABCECDCBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Fonksiyonların Dönüşümleri 25 17 6 68
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